
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 3 74 429 429 20831

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9011,12 20,12 2,17 1,86 1,71 1,82 1,14 1,53 2,80 0,84 2,59 2,73 0,88 2,51 0,01 0,00 0,01 10,41 3,76 9,47 2,14 0,66 1,97 1,95 1,60 1,55 1,60 1,19 1,31 1,91 1,11 1,64 50,4424,16 44,41 269,320

Okul Ortalaması 25,9510,77 23,25 2,59 1,82 2,14 1,99 1,03 1,73 3,50 0,89 3,28 2,88 0,93 2,65 0,00 0,00 0,00 14,28 4,19 13,24 3,03 0,92 2,80 2,81 2,22 2,26 2,49 1,80 2,04 2,81 1,38 2,47 62,3325,95 55,86 305,510

KATILIMLAR

1 298 DUYGU Ö 12B 31 9 28,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 21 5 19,75 6 1 5,75 6 0 6,00 7 0 7,00 4 2 3,50 88 23 82,25 387,318 1650

2 659 SEZEN ESRA 12D 32 7 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 3 21,25 6 1 5,75 4 2 3,50 4 2 3,50 4 1 3,75 87 19 82,25 386,893 1665

3 662 12D 27 12 24,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 20 4 19,00 7 0 7,00 6 1 5,75 6 0 6,00 4 2 3,50 82 22 76,50 370,520 2449

4 605 BEDİRHAN KAYABAŞ 12B 26 10 23,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 20 2 19,50 5 1 4,75 3 4 2,00 5 2 4,50 5 1 4,75 79 23 73,25 360,610 2966

5 589 RÜMEYSA ÖZÇALICI 12A 38 2 37,50 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 19 3 18,25 3 1 2,75 3 3 2,25 1 6 -0,50 4 0 4,00 78 18 73,50 359,325 3027

6 292 İREM ÜZÜMBALI 12A 26 12 23,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 26 2 25,50 4 3 3,25 6 1 5,75 3 4 2,00 4 2 3,50 80 29 72,75 359,165 3035

7 5 ESMA KAPLAN 12D 28 10 25,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 26 4 25,00 7 1 6,75 2 5 0,75 3 3 2,25 3 3 2,25 80 32 72,00 356,335 3198

8 677 A CEYDA KARA 12D 32 8 30,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 23 4 22,00 5 0 5,00 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 77 28 70,00 349,750 3600

9 470 PINAR YRTC 12A 29 9 26,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 19 5 17,75 4 0 4,00 4 2 3,50 3 2 2,50 4 1 3,75 74 23 68,25 345,028 3862

10 516 EBRAL 12A 26 14 22,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 3 0 3,00 20 3 19,25 4 2 3,50 5 2 4,50 5 1 4,75 4 2 3,50 74 26 67,50 343,435 3959

11 158 ELİF HALICIOĞLU 12D 21 17 16,75 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 1 2,75 23 3 22,25 8 0 8,00 3 2 2,50 4 2 3,50 4 1 3,75 74 30 66,50 341,043 4090

12 0 DAMLA E 12C 28 11 25,25 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 20 4 19,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 2 3,50 3 2 2,50 72 24 66,00 338,478 4275

13 988 MİYASE YAVUZ 12D 26 11 23,25 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 19 2 18,50 5 2 4,50 3 3 2,25 2 4 1,00 3 2 2,50 72 26 65,50 337,018 4393

14 340 ZEHRA OKUYUCU 12A 28 11 25,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 0 3,00 20 5 18,75 6 0 6,00 5 2 4,50 2 3 1,25 2 1 1,75 72 26 65,50 336,828 4403

15 643 ZEHRA NUR YEDİLİOĞLU12A 24 11 21,25 1 2 0,50 4 0 4,00 2 0 2,00 24 2 23,50 5 1 4,75 2 2 1,50 5 1 4,75 3 0 3,00 70 19 65,25 336,663 4423

16 627 MUHAMMED KURT 12C 25 14 21,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 20 5 18,75 6 4 5,00 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 75 39 65,25 336,610 4428

17 47 ZAHİTTİN ERTURHAN 12D 25 10 22,50 4 1 3,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 18 2 17,50 3 2 2,50 3 3 2,25 5 1 4,75 69 19 64,25 333,490 4665

18 598 BÜŞRA 12B 29 9 26,75 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 70 23 64,25 332,748 4717

19 647 GÜLBAHAR YILDIRIM 12E 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 21 8 19,00 7 3 6,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 74 40 64,00 332,393 4737

20 618 CEREN KORKUTAN 12B 27 11 24,25 1 4 0,00 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 19 5 17,75 5 3 4,25 1 6 -0,50 4 2 3,50 6 0 6,00 72 34 63,50 330,978 4822

21 56 SONGÜL KURŞUNOĞLU 12C 33 6 31,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 13 12 10,00 3 3 2,25 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 72 33 63,75 330,760 4834

22 577 AYŞENUR TONGA 12A 25 7 23,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 19 3 18,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 3 2 2,50 67 19 62,25 327,313 5091

23 129 BEYZA ÖZDEMİR 12C 32 8 30,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 13 2 12,50 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 66 15 62,25 326,425 5160

24 609 EZGİ BULUT 12B 31 5 29,75 3 0 3,00 5 0 5,00 3 1 2,75 16 6 14,50 3 1 2,75 2 4 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 67 19 62,25 326,308 5167

25 956 ERKAM ŞEN 12E 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 16 6 14,50 1 0 1,00 66 16 62,00 325,218 5253

26 660 ENDER 12D 30 10 27,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 13 6 11,50 4 1 3,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 69 29 61,75 325,200 5255

27 665 AZRA KZLSN 12D 25 13 21,75 2 2 1,50 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 18 3 17,25 5 0 5,00 4 3 3,25 4 1 3,75 4 2 3,50 69 31 61,25 324,568 5306

28 701 HÜLYA ÖZTÜRK 12B 32 8 30,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 0 3,00 12 5 10,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 0 3,00 66 19 61,25 323,365 5399

29 600 ZEYNEP SARIYILDIZ 12B 28 10 25,50 4 1 3,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 4 11,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 1 4,75 4 1 3,75 66 21 60,75 322,590 5469
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 3 74 429 429 20831

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9011,12 20,12 2,17 1,86 1,71 1,82 1,14 1,53 2,80 0,84 2,59 2,73 0,88 2,51 0,01 0,00 0,01 10,41 3,76 9,47 2,14 0,66 1,97 1,95 1,60 1,55 1,60 1,19 1,31 1,91 1,11 1,64 50,4424,16 44,41 269,320

Okul Ortalaması 25,9510,77 23,25 2,59 1,82 2,14 1,99 1,03 1,73 3,50 0,89 3,28 2,88 0,93 2,65 0,00 0,00 0,00 14,28 4,19 13,24 3,03 0,92 2,80 2,81 2,22 2,26 2,49 1,80 2,04 2,81 1,38 2,47 62,3325,95 55,86 305,510

KATILIMLAR

30 0 MELİKE SUDE GÖK 12 28 10 25,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 12 6 10,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 0 5,00 67 27 60,25 321,010 5586

31 639 İLKNUR KARACA 12C 28 11 25,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 19 5 17,75 2 0 2,00 4 2 3,50 1 5 -0,25 4 2 3,50 68 31 60,25 320,943 5594

32 661 MÜRDİA BAYSAL 12D 26 11 23,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 17 3 16,25 1 0 1,00 5 2 4,50 3 0 3,00 3 3 2,25 66 25 59,75 319,813 5677

33 0 BEYZA SELLÜM 12A 25 12 22,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 20 4 19,00 3 2 2,50 2 4 1,00 2 4 1,00 4 1 3,75 68 34 59,50 319,060 5734

34 333 KEVSER PAT OĞLU 12E 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 18 6 16,50 5 2 4,50 66 25 59,75 318,870 5749

35 374 RABİA AKÇAY 12B 24 13 20,75 0 5 -1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 16 5 14,75 9 0 9,00 5 1 4,75 4 3 3,25 3 2 2,50 66 31 58,25 315,638 5980

36 0 MERVE GÜNDÜZ 12D 26 12 23,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 17 4 16,00 4 0 4,00 5 1 4,75 2 4 1,00 2 3 1,25 65 28 58,00 314,450 6051

37 551 AYSU KIRICI 12A 24 11 21,25 2 0 2,00 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 17 3 16,25 5 1 4,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 63 21 57,75 313,913 6093

38 620 HATİCE KÜBRA OVA 12B 25 14 21,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 3 16,25 3 1 2,75 4 3 3,25 3 4 2,00 2 3 1,25 66 34 57,50 313,115 6149

39 608 PERVİN KESMENOĞLU 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 12 4 11,00 3 2 2,50 4 3 3,25 3 1 2,75 64 27 57,25 311,985 6252

40 0 ALCELLAT 12C 20 15 16,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 20 3 19,25 3 0 3,00 4 2 3,50 3 3 2,25 2 3 1,25 64 29 56,75 311,553 6284

41 493 ASİYE ASLAN 12A 31 9 28,75 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 2 1 1,75 9 8 7,00 3 1 2,75 4 2 3,50 4 2 3,50 3 1 2,75 64 27 57,25 311,548 6285

42 288 BERKAN PALTA 12D 28 10 25,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 7 7,25 1 0 1,00 5 2 4,50 4 3 3,25 4 1 3,75 64 30 56,50 309,775 6427

43 633 ZEYNEP NAZ ÇİMEN 12D 25 14 21,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 1 0 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 3 3 2,25 64 32 56,00 308,605 6527

44 274 CEREN ALDAŞ 12C 27 12 24,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 11 6 9,50 3 1 2,75 2 2 1,50 6 1 5,75 3 3 2,25 63 28 56,00 308,380 6546

45 0 SU   28 9 25,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 12 3 11,25 1 4 0,00 2 5 0,75 5 2 4,50 5 1 4,75 64 33 55,75 307,418 6647

46 697 YİĞİT 12A 22 18 17,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 3 1 2,75 15 8 13,00 5 0 5,00 5 2 4,50 2 4 1,00 4 0 4,00 64 35 55,25 306,960 6687

47 429 İLKAY ASLAN 12B 27 9 24,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 4 9,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 60 22 54,50 303,563 6956

48 607 RESUL KURT 12B 19 16 15,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 14 5 12,75 3 1 2,75 5 2 4,50 6 1 5,75 3 3 2,25 62 33 53,75 302,875 7021

49 449 NEVA GÜRBÜZ 12F 31 9 28,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 13 4 12,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 59 22 53,50 299,893 7292

50 644 TUĞÇE ALC 12C 22 12 19,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 16 2 15,50 3 0 3,00 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 60 30 52,50 298,380 7412

51 658 ÖZGE ÖZORMAN 12E 28 8 26,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 10 4 9,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 58 21 52,75 297,965 7456

52 646 DAMLA DEMİR 12C 22 16 18,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 15 4 14,00 4 1 3,75 4 3 3,25 3 2 2,50 3 2 2,50 60 32 52,00 297,030 7529

53 0 SENA 12C 24 16 20,00 3 2 2,50 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 3 13,25 5 0 5,00 3 3 2,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 59 34 50,50 291,970 7998

54 649 NİSA NUR YILAN 12F 29 10 26,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 10 6 8,50 5 2 4,50 1 0 1,00 56 22 50,50 291,105 8088

55 623 AYŞENUR KUŞ 12B 28 9 25,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 0 2,00 11 3 10,25 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 55 19 50,25 290,578 8138

56 567 ALİ KARADEMİR 12A 26 11 23,25 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 2 1 1,75 15 2 14,50 1 1 0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 55 22 49,50 288,588 8332

57 629 SADIK KORKUT 12C 24 14 20,50 2 2 1,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 0 2,00 9 5 7,75 4 2 3,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 55 25 48,75 286,860 8487

58 616 AZRA SU KARTAL 12E 30 6 28,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 9 5 7,75 1 0 1,00 1 0 1,00 53 16 49,00 286,315 8540
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 3 74 429 429 20831

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9011,12 20,12 2,17 1,86 1,71 1,82 1,14 1,53 2,80 0,84 2,59 2,73 0,88 2,51 0,01 0,00 0,01 10,41 3,76 9,47 2,14 0,66 1,97 1,95 1,60 1,55 1,60 1,19 1,31 1,91 1,11 1,64 50,4424,16 44,41 269,320

Okul Ortalaması 25,9510,77 23,25 2,59 1,82 2,14 1,99 1,03 1,73 3,50 0,89 3,28 2,88 0,93 2,65 0,00 0,00 0,00 14,28 4,19 13,24 3,03 0,92 2,80 2,81 2,22 2,26 2,49 1,80 2,04 2,81 1,38 2,47 62,3325,95 55,86 305,510

KATILIMLAR

59 957 ÖZGE HOZAR 12F 30 9 27,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 53 17 48,75 285,858 8577

60 597 MUHAMMET KERKÜT 12B 23 12 20,00 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 2 1 1,75 13 9 10,75 4 2 3,50 4 3 3,25 1 2 0,50 3 1 2,75 57 36 48,00 284,620 8689

61 596 KEREM YOLCU 12A 27 6 25,50 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 12 1 11,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 52 17 47,75 283,100 8867

62 418 GİZEM 12E 28 11 25,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 9 8 7,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 55 34 46,50 279,298 9234

63 0 NİSA * KAN 12A 26 12 23,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 9 7 7,25 1 1 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 3 1 2,75 55 37 45,75 277,415 9419

64 652 ZEYNEP KORKMAZ 12F 27 13 23,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 2 1 1,75 51 21 45,75 277,188 9451

65 7 DORUK ALBAY 12F 21 16 17,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 8 5 6,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 51 29 43,75 272,165 9965

66 612 DURAN AKAR 12B 22 9 19,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 9 5 7,75 4 2 3,50 3 0 3,00 47 21 41,75 265,778 10662

67 890 DİLANUR GÜL 12F 28 11 25,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 6 2 5,50 2 0 2,00 47 21 41,75 264,883 10762

68 590 ÇAĞRI GÜNEŞ 12A 20 10 17,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 11 1 10,75 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 45 18 40,50 262,195 11058

69 410 TALHA 12E 26 12 23,00 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 0 2,00 44 25 37,75 253,135 12057

70 638 MUHAMMED SERSEM 12C 22 15 18,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 13 8 11,00 2 5 0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 50 50 37,50 252,958 12079

71 645 ELİF ZELZELE 12E 20 16 16,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 34 25 27,75 223,715 15347

72 601 ŞEYDA ALİOĞLU 12B 17 17 12,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 29 37 19,75 200,008 17452

73 628 YUNUS EMRE YILDIZ 12C 4 4 3,00 4 4 3,00 150,670 19787

74 505 SAİD EMRE 12D 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 2 4,50 1 1 0,75 1 2 0,50 13 8 11,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 3 74 429 429 20831

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9011,12 20,12 2,17 1,86 1,71 1,82 1,14 1,53 2,80 0,84 2,59 2,73 0,88 2,51 0,01 0,00 0,01 10,41 3,76 9,47 2,14 0,66 1,97 1,95 1,60 1,55 1,60 1,19 1,31 1,91 1,11 1,64 50,4424,16 44,41 269,320

Okul Ortalaması 25,9510,77 23,25 2,59 1,82 2,14 1,99 1,03 1,73 3,50 0,89 3,28 2,88 0,93 2,65 0,00 0,00 0,00 14,28 4,19 13,24 3,03 0,92 2,80 2,81 2,22 2,26 2,49 1,80 2,04 2,81 1,38 2,47 62,3325,95 55,86 305,510

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,418 269,320 1 45 61 61 6647

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 1 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,75 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,75 9,79 8,35

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 11,25 13,24 9,47

Geometri 10 1 4 0,00 0 0,00 2,80 1,97

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 11,25 16,03 11,44

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 2,26 1,55

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 2,04 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 2,47 1,64

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,00 6,76 4,49

Toplam: 120 64 33 55,75 46 55,75 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBDAE dc bB DDECdBCAACDCDaedEBcECDBCCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBbeeBdeBBaBBDDEaAc     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik cE E C bEBe BDC EAB   C         b  aa Ee

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen bCEaedeEADeaCBBCCEaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 4 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE SUDE GÖK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,010 269,320 1 30 39 39 5586

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 1 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,50 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,25 9,79 8,35

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 10,50 13,24 9,47

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,75 2,80 1,97

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 14,25 16,03 11,44

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,25 2,26 1,55

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 2,04 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 5,00 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,25 6,76 4,49

Toplam: 120 67 27 60,25 50 60,25 55,84 44,40

TYT Türkçe BDCDeEBe d DDEAECBAACDceCEEBbECeBCDEbAae

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDeDCa   BBeBD DADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik EacC E Bea D  EAB AcEC   Ac    C  aDD  C

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen dAb daeDCaaEAC CEBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 4 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 0 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KARADEMİR 567 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,588 269,320 12 56 90 90 8332

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 55 22 49,50 41 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBDAE EB  cDDbECdBCAbdDCDdCEEBeaCDeaCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBbe   C B BBDDEa       

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BaCd C EEB  BDCDE B A    BC    d  C     

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC aed   D    B  d  

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE ASLAN 493 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,548 269,320 10 41 55 55 6285

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 64 27 57,25 48 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe BDCDCEBAecDbDEAECBAbbDdCddEBDECDBCDEDdCC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BbeDC    BBBBDac DE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik   edbE Bd BDb  A    ECc CdB  b C Cb D   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EAC AbeDCe bAC  EBAd

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 3 2 30
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR TONGA 577 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,313 269,320 7 22 28 28 5091

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 67 19 62,25 52 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBbAE EB b aD EC BCA bDCDdCdEBbECDB CD 

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D BDe B   B BeDDE        

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BE d CCEEBe BD DEABC A DCB e C C  CDbD  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen cCE e DEADeaC Bd EaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 4 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 9 0 90
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 2 1 67
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU KIRICI 551 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,913 269,320 9 37 49 49 6093

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 63 21 57,75 48 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe d BcAE EBAAcD  ECdBCA bbCDEddEBbaCDBaCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D   C BE  B BeDDE        

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik B Cd CC EBa  D DEAB  AC CBeA CCC EdDD   

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC D    AD aCaed EaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 8 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SELLÜM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,060 269,320 8 33 44 44 5734

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 68 34 59,50 50 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAECEc  c caECBBCAAdDCDECdEBbaCeBaCDb

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBDe daCBebBBDDEaAb     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BECE CCcEB B DbcbA CAAC CBCA C dE CDb   

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen eC beeDdAebcC BC EaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI GÜNEŞ 590 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,195 269,320 15 68 135 135 11058

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 45 18 40,50 34 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDA     bc D ECaBCA bDCDdCE B bbDadCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D BbC Bd  B c DDE        

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BE E    EB   DC   B   C CBd       C     

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen dCED  b        C daA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 6 57
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAL 516 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,435 269,320 4 10 15 15 3959

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 74 26 67,50 56 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBDAECEBAAcDDaEedBCAebcCDECdEBbaCeBdCbA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D   a B  BBaBBDDE A      

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BE E aC EBeeBDCD ABCA C CBCA CC b CDD d 

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACEaeADEADCBa BCbEaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 8 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 2 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÜZÜMBALI 292 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,165 269,320 2 6 8 8 3035

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 80 29 72,75 61 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe BDCD Ee AcDcDEAECBAbbbdCCdEBbECDeCDdDAdC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BeeDeB a BBBBD cADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECBCCdDaCBBDCDEABCA ECDCCABEC bb CDaD  C

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EACDADeDCeadAeCaEdAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 10 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YOLCU 596 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,100 269,320 13 61 100 100 8867

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 52 17 47,75 40 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe BDbD EB d DD EAECB AbDcCCdEB aCDBCDEDA C

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal ac D B C  BdaD   Dba     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik   BC E     DCD  B   EC  CAB b  C     d  

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen bAC e  e    AC  EB  

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA * KAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,415 269,320 14 63 108 108 9419

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 55 37 45,75 38 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBcAdCEB bBaD adcBCAebDCDECEEBbaCDBCCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal beaDCeBEbBBaBeDDEdAc     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik da dDbC EBd  cCD A       BCd      Cb    

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen dCE ed cAbeBCaB dE A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 2 2 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR YRTC 470 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,028 269,320 3 9 14 14 3862

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 74 23 68,25 57 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDAEeEB ABDDDECdBCA bcCDdCEEBbaCDaCeDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D BbC B a BeBBDDE Ab     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BaeEDCC EBbBBDCD ABCA   CBCcb  C  CD D  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC DedDEAce C BC EaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 0 70
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 1 1 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZÇALICI 589 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,325 269,320 1 5 7 7 3027

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 78 18 73,50 61 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe BDCDCEBAABDDDEAECBAbbDBCCEEBDECDBCDEDACC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDeDe     BBBD D DEd     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik E BCCdDB B DCDdeBC  EC  CAB CA C CbD    

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen dACb DeceeaaAe  EBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 1 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 2 1 67
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT 697 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,960 269,320 11 46 63 63 6687

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 64 35 55,25 46 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAEbEBbAcaDcECeBCAcbbaDdCdEBbabDeaCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D abC B  BB BBDDEdA      

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik aE E dCdEBaaBDbDEABeA  D BaA  CCE C  D  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACEbeADbcDeaC BCCE  

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA NUR YEDİLİOĞLU 643 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,663 269,320 6 15 20 20 4423

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 70 19 65,25 54 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe BbbDeEB AcDD EAbCBA bDB CddB aCDBCDEDAae

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal  eeD      BBBD   DE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECBCCdDB cBDCDEABCAEEC CCAB  A CE bD  BC

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EcC   eDC BaAC   BAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 9 0 90
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA OKUYUCU 340 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,828 269,320 5 14 19 19 4403

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,88 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,20 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,25 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,27 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,55 9,79 8,35

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 16,05 13,24 9,47

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,08 2,80 1,97

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 19,13 16,03 11,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,87 2,26 1,55

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,07 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,72 2,47 1,64

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 7,65 6,76 4,49

Toplam: 120 72 26 65,50 55 59,22 55,84 44,40

TYT Türkçe BDdDbEBAABaDDEAECBAcbDdCCdEBaaCDBCDdeA C

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BbeD     cBBBDaD DE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik aCBCCEcaCcBDCDEABC  EC CdA  CA C C DDE C

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EACeeDDDed cA   bBA 

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 8 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KUŞ 623 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,578 269,320 12 55 85 85 8138

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 55 19 50,25 42 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBDA CEB ABeDDECdBCAbbDCD CEEBeEbDeaCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBDe  E B bBdDDE        

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BECEDb  EBa  D   d    C CB        CD    

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen  C De       C  Cdb A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 5 0 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN KAYABAŞ 605 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,610 269,320 2 4 6 6 2966

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 79 23 73,25 61 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDAECEB  B DDEedBCAAbDCDdCEEea CeBaebA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBDecBECBBCBB DE Ac     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik B CE CCEEBCBBDCD Ad AA c BCA  CC  CDcD  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen dbEaDAbaADaBCBBCCEaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 9 52
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 4 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 598 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,748 269,320 3 18 24 24 4717

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 70 23 64,25 54 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDAE EBAABDbeECBBCAeCD DECEEdbaCDBdCbe

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D BD ABE BaCBBDDEBAc     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BECE b cEBaBBDCD dB A C CBdA    b CDDe  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC aed  ADd   e  E A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 0 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 1 1 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KORKUTAN 618 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,978 269,320 4 20 26 26 4822

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 24 8 22,00 55 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 72 34 63,50 53 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe BDaDeEBAA DDcEAECBA bDddbddBbECDBCDEDAaC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal dcaDe EC BcdBD DADEa     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECBCCEeBd BDCe ABC  ECDCeAB b bCdCDDcE  

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen deCadaeDeB dACCCEBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 8 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 2 1 67
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 3 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURAN AKAR 612 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,778 269,320 14 66 128 128 10662

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 47 21 41,75 35 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDA        caECeBCbcbDCDaCEEBDaCDBa DA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D eDe BdCaB BaDDE        

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik dE  ed  EBa BDCDdAB                     

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC aDdD       B  E A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 3 2 30
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU Ö 298 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,318 269,320 1 1 2 2 1650

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 88 23 82,25 69 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDAECEBAABeDbEbdBCAbbDCDdCdEBDECDBaCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBbe dEaBBCBBDDEaAc     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BECEDb cEcCB DCD cB AACcCBCAECCCbEC DD  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACE DADEADCBCBBdCEaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 1 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 2 1 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ BULUT 609 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,308 269,320 5 24 30 30 5167

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 67 19 62,25 52 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDAE EBAABDbeECBBCAeCD DECEEd aCDB CDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal      A E BBCBBDDE Ac     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik dECEcd cEBdBBDCD A  A C CBdA      CDDe  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC aedb ADd    a E A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 5 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA OVA 620 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,115 269,320 9 38 50 50 6149

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 66 34 57,50 48 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe eDBbAaCEB bceDDECdBCAbbDCDECdEBaaCDaCeDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeaDe BEd BaBBDDEaAD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BECE CC EBd BDCeEAB   C CBe     b CDD   

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACdbeADdADbaCdBd daA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 1 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA ÖZTÜRK 701 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,365 269,320 6 28 37 37 5399

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 66 19 61,25 51 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe BbCDCEBAAcDDDEAECBAAbDdaCEEBbECDBCDdDAeC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDeDCBEd BBaBD  ADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik E BddE Ba  aC E BCA Eb  C    A C        

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EAb  aeD    AC  EBA 

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 4 2 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKAY ASLAN 429 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,563 269,320 10 47 66 66 6956

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 60 22 54,50 45 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe Bb DCE  AcDDDEAECBAAbDBaCEEBecCDB DEbeCe

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDdD BE A BBaDCcADEB     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik E  d d BeB D D    A EC CdA     C  DDe   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen  AC daeD    A   EeAa

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 4 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET KERKÜT 597 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,620 269,320 13 60 99 99 8689

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 57 36 48,00 40 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBbAE E  Ac c ECdBCAebeCDECdEBebCDBaCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeaDe BEa BbBeDDEd       

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik da E Caddcb BDCD Aa  ACDCBCe   d  CDDa B

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACbDeAe Ab  b BC E e

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AKÇAY 374 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,638 269,320 8 35 46 46 5980

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 66 31 58,25 49 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe BDbDCEB AcDcDdeECBb bDdCdEEB aCDaCDdDAeC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal acacb d   BBaD   DE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik a BCCbDB aBDb Ee  A EC CCAB C EC CDDDEBC

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EACDA eDCaaaACabEBA 

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 8 52
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 2 1 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 2 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL KURT 607 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,875 269,320 11 48 67 67 7021

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 62 33 53,75 45 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe BbCD E  Ad b EAaaBAeCDdCCdbBbaCDaCDdebbC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal aDeDCB CeBeBBDa ADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik aC  CE BeccDC dABC E C  C B C bC   DD   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EACDdDeDCBBbACaeEBbC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 9 12 43
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 5 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 3 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYDA ALİOĞLU 601 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,008 269,320 15 72 275 275 17452

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 29 37 19,75 16 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe daBbAE Ec Ac bbECBBadcCD aECEddbECaBda  

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBDC  E  BdecbcE Ac     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik  a d b                   B              

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen cb Debac c    d aEbA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 8 10 38
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 1 0 10
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 2 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIYILDIZ 600 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,590 269,320 7 29 38 38 5469

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 15 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,25 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,17 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,03 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,73 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,00 9,79 8,35

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,72 13,24 9,47

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,03 2,80 1,97

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 15,75 16,03 11,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 2,26 1,55

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,68 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,70 2,47 1,64

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,75 6,76 4,49

Toplam: 120 66 21 60,75 51 56,75 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBDAE EB ABaDDECBBCAAbDCDEbdEBDabDBbCed

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBDC B   B BBDDEdA      

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BE Ecd  EBC BD    B Acb  BC    C  C  a  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC  eAeEADCcC BCaE A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 4 1 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALCELLAT 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,553 269,320 6 40 54 54 6284

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 64 29 56,75 47 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBccEeEB eBDD aCBBCA  eCDdCd dcaCeBbCbA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBbeeB CBB BBDDE        

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BE E Cb EBbBBD DE BCAACcCBC  C    CDD   

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACEaDd EADbcd B eEad

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 8 48
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 9 1 90
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 3 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZDEMİR 129 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,425 269,320 4 23 29 29 5160

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 66 15 62,25 52 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe BbCDCEBAAceDbEAECBAebDBCCaEBDECDBCDdDACC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal a CD     BBB D cADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECBC EDBb BD DE     E   e    A C   D   C

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EAC  DeDe  cAC   BA 

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 4 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ALDAŞ 274 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,380 269,320 7 44 59 59 6546

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 63 28 56,00 47 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe BDdDCEBAbcDDDEA CBAebDddCdEBbaCDBCDdbACC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal cDCbCB C  cBBD  ADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECe Cc Bb  D   A  A ECa eAB  bEC e  D   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen  dC  DeDeBBEACaeEBbC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 3 2 30
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 3 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA DEMİR 646 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,030 269,320 9 52 76 76 7529

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 60 32 52,00 43 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe beBbAEeE cbc DaEadBaAebDCDECdEBeECeBCCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D BDa  Ed   BBDDE ec     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik dE d CC EBa  DCDE BC AC CBb   C b C DD  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen dCEDedDbAD a BBdaE A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 8 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA E 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,478 269,320 1 12 17 17 4275

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 72 24 66,00 55 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAECEB AcbDDEbdBCAACDCDdCEEcDECeBbCed

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeB e B d BdBBDDE Ac     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik cE E Cd EBCBBD DEAddAACD BCA C C  C     

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC  DADdADCeC B bEaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 3 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 2 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR KARACA 639 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,943 269,320 5 31 40 40 5594

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 68 31 60,25 50 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe BDdD EBcAceDDbAECBbAbDeCCEEBbaCDBCDEDAeC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal aaCDeBEa BBaBDa  DE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECBdCEcB  BD DEABCAcEC CbABa   C     E  

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EAC Abebea abCabEBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 9 0 90
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 2 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED KURT 627 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,610 269,320 2 16 21 21 4428

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 6 4 5,00 50 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 75 39 65,25 54 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAEebc eceDDECdBaAAbDCDECEEBeEbDBeCDc

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBbedBEaeBaBBDDEBAD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BECEcdCbEBa BDCDEABCAA  Ca  ECbdEabDDDEB

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACcDeAbaAbbcCBBCeEaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 1 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 2 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SERSEM 638 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,958 269,320 12 70 160 160 12079

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 2 5 0,75 8 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 15 13 11,75 29 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 50 50 37,50 31 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDAEC a  dabeECdBCAeaDCDdCdEBadCDaCCed

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCabe Bd dadBdDDEdbD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik ca cDC EEBb  DC E BCbAbebBC    Cbd cDac 

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AbEeede AeCa  eCbdbc

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 5 4 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 3 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SADIK KORKUT 629 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,860 269,320 11 57 93 93 8487

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 55 25 48,75 41 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAE Ed bceDDEeBBCAAbDCDdCdEBDbCeBeCeb

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal De De BE  B BBDDE        

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BaCd C  Eae  DC      A  aBC    CE CbDa  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC D    A e C B  ECe

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 3 1 30
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,970 269,320 10 53 82 82 7998

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 59 34 50,50 42 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe BDaDdEBcAceDDcAECBAbbbceCdbBDaCeBCDEbACC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BbaDC a  BBBBDCcADEa     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECBC E a cBDCDE  C  E b C   C EC C DD   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen cACbA ebe a Ab bd  d

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 5 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL KURŞUNOĞLU 56 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,760 269,320 3 21 27 27 4834

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 16 15 12,25 31 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 72 33 63,75 53 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe BDCDCEB eBeDDEAECBAAbDBCCdEBbECDBCDEDAdC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BaeDCBEaA BBBDac DEB     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik a dddc Be dDecEA eAcECDCeAB CA C eDaD d 

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EcCeA eeCB aAba EBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 3 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 3 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE ALC 644 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,380 269,320 8 50 70 70 7412

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 20,96 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,73 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,02 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,58 9,79 8,35

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 12,94 13,24 9,47

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 15,71 16,03 11,44

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,62 2,26 1,55

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,98 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,04 2,47 1,64

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 6,63 6,76 4,49

Toplam: 120 60 30 52,50 44 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe eDBDAEbEBAAcbDDECdBaA  bCDdCEEBbaC  da  

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBee B a BacBDDE A      

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BEC   CaEBC  DC E   A CDCBbA  CC  C     

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACEaeecaADeddBBaCEaA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 8 7 38
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 0 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE YILDIZ 628 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,670 269,320 13 73 369 369 19787

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 13 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 4 3,00 8 20,96 23,25 20,12

Toplam: 120 4 4 3,00 3 51,88 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBb   Ed  c D                          

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
662 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,520 269,320 2 3 4 4 2449

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 82 22 76,50 64 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe BbdDCEBcecDD EAECBAbbDdCCdEBbECDBCDEDAbe

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BeeD BE  BBBBD cADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECdCCE aaBBDCDEABC EE   eAB CA C CDDDEB 

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EACDAaDDC BEACaCEBAa

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
A CEYDA KARA 677 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,750 269,320 4 8 12 12 3600

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 77 28 70,00 58 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAECEBcAcDDDECBBCbbCDCDdCEEBDaCDBdCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal bbebe BdC BaBBDDEaeD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BECEDCC EBeaBDCDEAB AdCDCBeA CCCE C D   

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen cCE eAedA eaC B dE A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 9 0 90
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KZLSN 665 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,568 269,320 9 27 35 35 5306

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 69 31 61,25 51 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe BD DdEc AeaDDEAEbBbAbeBCCdEBeaCDaCDcDACC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal aDeD Bad dBBaDacADEa     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECBCCEeBdBBD DE BC  ECb  AB   EC  DDD   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EcCeADeDCB aA aCEBAa

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 8 1 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN PALTA 288 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,775 269,320 12 42 57 57 6427

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 64 30 56,50 47 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAEC B ABDDaECdBCbAbDCDcCdEBDabDBbCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBDedBdCdBdBBDDEaAD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik Ba cDC EEa  BeCac B   d  B          D   

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACEaDAbEADbebBBCCd A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 3 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 3 4 30
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 0 67
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF HALICIOĞLU 158 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,043 269,320 5 11 16 16 4090

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 74 30 66,50 55 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe bDcDAEddBcAceDbE BB AbbDCDdCdEBbECDaeCbb

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCabd B eBB BBDDEBb      

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik  ECdDCCEEBdBBD DEABCAAC CBeA C CE CDDDEB

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen Ab DeA EAbb CBBCC bA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 9 52
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 8 0 80
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENDER 660 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,200 269,320 8 26 32 32 5255

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 69 29 61,75 51 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAdCEBeABaDDECeBCAACDCDdCEEaDECDBdCbd

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBDe eaCBBCBBDDE Ac     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik ca E b  EBb BDC EAB AA  CBa c  Cb C DD  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen dCEaeADbADea  Bd E A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 5 1 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KAPLAN 5 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,335 269,320 3 7 9 9 3198

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 80 32 72,00 60 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe BbCDCEB eceDbEAECBA bDdaCEEBDaCeBCDEDACC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal aDeDCe   BBBBDdbADEc     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik EbBCCEDBCBBDCDEABCAdECDCeABECbECECDDDa  

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EAbceaeeCdBaA addBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 10 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 2 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 2 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 2 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE GÜNDÜZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,450 269,320 11 36 47 47 6051

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 65 28 58,00 48 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDA  bBeAcaDDEbdBCAcCDCDdCEEBbaCeBCCDb

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D Bbe aE  B B DDE bD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik cE E CC Ee BBD  E BCAACcCBbA   CE C   E 

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen ACEeDA bdDCaa eCec A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 2 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİYASE YAVUZ 988 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,018 269,320 6 13 18 18 4393

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 72 26 65,50 55 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAd EB dceDDECdBCAeCDCDdC EBDaCDBbeDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal D aDC BECBB BBDDE Ac     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BE E CCEbBeBBD  EA CA C CBC  C Cb bDD EB

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AbbDDc dAbecC Bd EbA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 0 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 2 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜRDİA BAYSAL 661 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,813 269,320 10 32 42 42 5677

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 66 25 59,75 50 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe BDbDCEd bceDDEAECBb bDdaCEEBDaCe CDEDACC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal aDeDCea  BBBBDaaADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik EbBCCcDBCBBDCDEABCAd               D    

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EACeADeDC   A addBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 5 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 0 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 2 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD EMRE 505 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,21 9,79 8,35

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 13 8 11,00 9 61,52 55,84 44,40

TYT Sosyal D d eAB C      DEd       

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Fen ACEDedD Ab    B  d b

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 12345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZEN ESRA 659 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
386,893 269,320 1 2 3 3 1665

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 87 19 82,25 69 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe BDbDCE AAceDDEAECBAAbDBCCdEBcECDBCDEDAdC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDeD BEa BBBBDbDADEB     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik a BCCEDBeBBDCDEABe EEC  CAB CA C CDDDa C

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EACD ae CaaEACa EBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 1 70
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİTTİN ERTURHAN 47 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,490 269,320 7 17 23 23 4665

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 69 19 64,25 54 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDA eEBAAdDDDECdBCAdbDCadCdEBbECDB    

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBDe B C B BBDDEBAD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BE E CCEEB  BDC EABCAAd  Be             

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen AC aDd aAbaBC BCCEeA

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 7 48
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 1 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 1 67
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ ÇİMEN 633 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,605 269,320 13 43 58 58 6527

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 14 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 22,48 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,84 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,21 9,79 8,35

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 16,39 13,24 9,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,77 2,80 1,97

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,16 16,03 11,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,41 2,26 1,55

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,43 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,82 2,47 1,64

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,66 6,76 4,49

Toplam: 120 64 32 56,00 47 61,52 55,84 44,40

TYT Türkçe BDdDCEB AcaDeEAECBbebDBCddEBbaCDBCDdDbbC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal aDeD  Ed BBBBDaDADEd     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik ECBC EeBecBDCDEAB A ECbCd          D    

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen EAC bDe ecB bCabEBbC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 7 1 70
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 3 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA SU KARTAL 616 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,315 269,320 6 58 95 95 8540

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 11,72 16,03 11,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,39 2,26 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 2,04 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,36 2,47 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,56 6,76 4,49

Toplam: 120 53 16 49,00 41 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe BDCDCEB ABDDbEA  BbAbDBCCEEBbECDeCDED aC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDeDCBda BBB DacADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik aCBCdE B  B C       Eb a  B e      D    

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen                  B  

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 5 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 2 2 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZELZELE 645 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,715 269,320 9 71 221 221 15347

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 11,72 16,03 11,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,39 2,26 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,81 2,04 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 2,47 1,64

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,56 6,76 4,49

Toplam: 120 34 25 27,75 23 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe BDbD Ee  B DDbAaCBAbbDBCCEbBbadDebDdbAae

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal aDeDCBEC BBaBDac DEa     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik aCB d                                   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen       e             

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 11 48
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 1 0 10
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAM ŞEN 956 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,218 269,320 2 25 31 31 5253

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 11,72 16,03 11,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,39 2,26 1,55

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 2,04 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,36 2,47 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,56 6,76 4,49

Toplam: 120 66 16 62,00 52 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDAECEBAABeDDEedBCAAbDCDcCEEBDEC*B*CDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBe*bBECBB BBDDEBAD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik aaCcD CaEBC BDCDEA eAA  CBb             

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen          D          

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 5 2 50
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM 418 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,298 269,320 7 62 106 106 9234

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 10 12 7,00 18 11,72 16,03 11,44

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,39 2,26 1,55

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 2,47 1,64

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,56 6,76 4,49

Toplam: 120 55 34 46,50 39 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBbAECEc deDDDECBBCAAbDCDdCdEBbaCeBaCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBcC BEadaaBBDDE AD     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik eaCE de EB   DC  c  A aa BC  ead   Dba  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen  C  eeb A     eCeE A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 2 3 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR YILDIRIM 647 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,393 269,320 1 19 25 25 4737

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 7 3 6,25 63 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 28 11 25,25 63 11,72 16,03 11,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,39 2,26 1,55

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,81 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,36 2,47 1,64

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 2,56 6,76 4,49

Toplam: 120 74 40 64,00 53 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBbAaCEBAAceDDEbdBeAbbDCDECEEBeaCDBdCbA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBbedBECeBdBBDDEaec     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik BECd dCEEabaBDCDEABCAACbCBeAbCCdEcCDDDEd

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen Ab  edD ADac aBC Ebe

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 9 1 90
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 2 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER PAT OĞLU 333 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,870 269,320 3 34 45 45 5749

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 11,72 16,03 11,44

Toplam: 120 66 25 59,75 50 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe bDBbAECEBdAcDDDaCBBCAbCDCDceEEBDECcBCCDd

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBDecBEdBBCBdDDEdAc     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik aE EDdCcEaCc DCDEAd  AC CBCA CCCb CbDD  

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 3 3 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE ÖZORMAN 658 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,965 269,320 5 51 72 72 7456

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,72 16,03 11,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,39 2,26 1,55

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,81 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,36 2,47 1,64

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,56 6,76 4,49

Toplam: 120 58 21 52,75 44 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBbAECEB bcDbDECdBCA bDCDECdEBbEC BCC A

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBDadBEaBBaBBDDEaA      

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik ca E C  EBa BD        b CBC  C C  CDD   

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen     e    b    BC c e

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 4 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 3 2 30
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERVİN KESMENOĞLU 608 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,985 269,320 4 39 52 52 6252

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 11,72 16,03 11,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,39 2,26 1,55

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,81 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,36 2,47 1,64

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 2,56 6,76 4,49

Toplam: 120 64 27 57,25 48 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe BDdDCEcAbBaDDEAECBAebDdbCEEBedCDBCDEedCC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDeDCBEec BBBDCceDEB     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik Ed CCE Ba BDdDEA C aE                   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen  AbeA DDCcabAC  cBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 4 0 40
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 1 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA 410 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,135 269,320 8 69 159 159 12057

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 9 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,14 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,94 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,22 1,73 1,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,39 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,78 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,33 9,79 8,35

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 9,86 13,24 9,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,86 2,80 1,97

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 11,72 16,03 11,44

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,39 2,26 1,55

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,81 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,36 2,47 1,64

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,56 6,76 4,49

Toplam: 120 44 25 37,75 31 50,75 55,84 44,40

TYT Türkçe BDCDCdB ceaDDEA CBbACDeCCdEBbabDBCDEDddC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal  bCDCedd BBBBeacADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik cC C c B                           D    

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen ac  AaaD         BA 

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLANUR GÜL 890 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,883 269,320 6 67 129 129 10762

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 6 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,83 23,25 20,12

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,33 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,08 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,38 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,62 9,79 8,35

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,62 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 2,80 1,97

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 7,62 16,03 11,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 2,26 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,21 2,47 1,64

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,25 6,76 4,49

Toplam: 120 47 21 41,75 35 47,33 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBbAECEBAbcaDbECdBCA bDCDdCEEBbEbDBdCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal beBDebdEaBBaBBDDE Ac     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik aa E C  EB              CB              

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen               B  E  

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 2 1 20
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK ALBAY 7 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,165 269,320 5 65 116 116 9965

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 6 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 24,83 23,25 20,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,08 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,38 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,62 9,79 8,35

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 6,62 13,24 9,47

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,00 2,80 1,97

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 7,62 16,03 11,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,46 2,26 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 2,04 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,21 2,47 1,64

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 3,25 6,76 4,49

Toplam: 120 51 29 43,75 36 47,33 55,84 44,40

TYT Türkçe BDdD  BcecaDDEAECBAebDda dEBeabDBeDdDAaC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDCDC dC BBdBDC ADEa     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik a BCCc B  Be    B   Ed  e B   b    D a  

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen Ed  AaD        CdBAC

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 9 52
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 3 2 30
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 2 0 67
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA GÜRBÜZ 449 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,893 269,320 1 49 68 68 7292

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 6 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,83 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 1,73 1,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,38 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,62 9,79 8,35

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 6,62 13,24 9,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,80 1,97

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 7,62 16,03 11,44

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,46 2,26 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,21 2,47 1,64

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,25 6,76 4,49

Toplam: 120 59 22 53,50 45 47,33 55,84 44,40

TYT Türkçe BDCDCEBAbeeDaEAECBAAbDdCCEEBbECDBCDaDAbC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BDeDeBEabBBBBDac DEa     

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik aCBC d B  BD DE BeA E  aC B        D    

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen      ae          B C

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR YILAN 649 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,105 269,320 2 54 83 83 8088

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 6 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,83 23,25 20,12

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,33 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 1,73 1,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,83 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,38 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,62 9,79 8,35

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 6,62 13,24 9,47

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,00 2,80 1,97

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 7,62 16,03 11,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 2,26 1,55

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 2,04 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,21 2,47 1,64

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,25 6,76 4,49

Toplam: 120 56 22 50,50 42 47,33 55,84 44,40

TYT Türkçe CDBDAabEB bdeDbECBBCAAbDCDEddEBDECDBaCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DeBbC BEaBB BeDDE        

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik   b  b bEBa BD  d BC  CaCBC    CE CDbaE 

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen                C    

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 6 2 60
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 2 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 1 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE HOZAR 957 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,858 269,320 3 59 97 97 8577

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 6 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,83 23,25 20,12

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,33 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 1,73 1,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,83 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,38 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,62 9,79 8,35

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,62 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 2,80 1,97

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 7,62 16,03 11,44

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,46 2,26 1,55

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,58 2,04 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,21 2,47 1,64

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 3,25 6,76 4,49

Toplam: 120 53 17 48,75 41 47,33 55,84 44,40

TYT Türkçe BDdDCEBAc eDDEAECBAAbDdCCdEBbECeBCDEDAaC

Cevap Anahtarı B BDCDCEBAABDDDEAECBAACDBCCEEBDECDBCDEDACC

TYT Sosyal BeCDCBEd BBBBD cADE      

Cevap Anahtarı B BDCDCBECABBBBDCDADEBAEDEA

TYT Matematik  b     B            E                   

Cevap Anahtarı B ECBCCEDBCBBDCDEABCAEECDCCABECAECECDDDEBC

TYT Fen   C   eD  BdAea EBA 

Cevap Anahtarı B EACDADDDCBBEACCCEBAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 1 33
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YAYIN DENİZİ TYT 3

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KORKMAZ 652 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,188 269,320 4 64 109 109 9451

Puanı Hesaplanan: 73 413 413 20189

Katılımlar: 6 74 429 429 20831

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,83 23,25 20,12

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,33 2,14 1,71

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,08 1,73 1,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,28 2,59

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,38 2,65 2,51

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,62 9,79 8,35

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 6,62 13,24 9,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,00 2,80 1,97

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,62 16,03 11,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,46 2,26 1,55

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 2,04 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,21 2,47 1,64

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,25 6,76 4,49

Toplam: 120 51 21 45,75 38 47,33 55,84 44,40

TYT Türkçe dDBDAdCEBAdcDDDECdBaAcbDCDECdEBbaCeBdCDA

Cevap Anahtarı A CDBDAECEBAABDDDECBBCAACDCDECEEBDECDBCCDA

TYT Sosyal DCBDC aEaBBCBBDDEdAb     

Cevap Anahtarı A DCBDCABECBBCBBDDEBADEAAED

TYT Matematik Ba d b  EB  BD           B              

Cevap Anahtarı A BECEDCCEEBCBBDCDEABCAACDCBCAECCCEECDDDEB

TYT Fen          D    Bd   A

Cevap Anahtarı A ACEDDADEADCBCBBCCECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
FİİLLER 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

Felsefe S D Y B%

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 10 3 0 30
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 3 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 3 1 0 33
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
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