
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME 123 224 224 8079

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 8,59 13,01 5,15 2,49 4,53 4,53 3,04 3,77 2,34 1,25 2,03 2,50 1,50 2,12 7,42 4,55 6,28 3,81 3,33 2,98 4,69 1,75 4,26 3,26 2,73 2,58 48,86 29,23 41,56 265,620

Okul Ortalaması 16,36 8,41 14,26 5,11 2,46 4,50 4,41 2,99 3,67 2,31 1,39 1,96 2,85 1,46 2,49 9,29 5,49 7,92 4,24 3,89 3,26 5,73 1,54 5,35 4,11 3,27 3,30 54,41 30,90 46,71 280,990

KATILIMLAR

1 713 FATMA NUR BAĞCI 10B 22 7 20,25 7 3 6,25 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 21 6 19,50 8 2 7,50 10 0 10,00 8 2 7,50 90 26 83,50 391,369 362

2 718 ELİF AĞCABAY 10B 23 5 21,75 8 2 7,50 7 2 6,50 2 2 1,50 4 1 3,75 17 9 14,75 8 2 7,50 9 1 8,75 6 3 5,25 84 27 77,25 372,246 638

3 768 REŞİT TİLKİ 10E 20 9 17,75 7 3 6,25 7 3 6,25 3 2 2,50 4 1 3,75 19 6 17,50 9 1 8,75 10 0 10,00 5 5 3,75 84 30 76,50 370,552 667

4 714 ZEYNEP YILDIZ 10A 23 4 22,00 8 1 7,75 7 0 7,00 2 1 1,75 4 1 3,75 10 2 9,50 6 1 5,75 9 1 8,75 7 2 6,50 76 13 72,75 358,667 888

5 740 GÜLAY OKKİPRİK 10A 22 6 20,50 7 2 6,50 5 1 4,75 2 3 1,25 4 1 3,75 14 5 12,75 7 2 6,50 6 2 5,50 9 0 9,00 76 22 70,50 352,098 1058

6 828 ZEYNEP GÜLÜŞ ŞAHİN 10C 26 4 25,00 7 3 6,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 4 10,00 5 5 3,75 7 1 6,75 6 4 5,00 76 26 69,50 348,287 1154

7 710 NAZLI GÜL YARIMAĞA 10E 24 5 22,75 8 2 7,50 5 3 4,25 3 1 2,75 3 2 2,50 10 11 7,25 7 2 6,50 9 1 8,75 7 3 6,25 76 30 68,50 345,814 1216

8 725 YUSUF KARAKILIÇ 10A 21 8 19,00 7 3 6,25 7 2 6,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 8 11,00 6 4 5,00 8 0 8,00 5 4 4,00 75 31 67,25 342,364 1286

9 786 KEVSER KUTAY 10E 22 5 20,75 6 1 5,75 5 1 4,75 3 2 2,50 3 2 2,50 9 5 7,75 9 1 8,75 8 0 8,00 6 3 5,25 71 20 66,00 338,579 1389

10 724 NİSANUR SÜRÜCÜ 10D 23 4 22,00 6 4 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 12 17 7,75 6 1 5,75 10 0 10,00 7 1 6,75 75 36 66,00 338,436 1393

11 908 LEMA 10C 24 5 22,75 5 4 4,00 5 4 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 14 2 13,50 6 3 5,25 9 0 9,00 3 4 2,00 72 25 65,75 337,337 1426

12 735 İLAYDA ODUNCU 10D 19 10 16,50 7 2 6,50 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 15 10 12,50 5 4 4,00 9 1 8,75 8 1 7,75 74 35 65,25 336,817 1445

13 779 ABDULLAH SANCAKTAR 10D 17 6 15,50 5 3 4,25 5 2 4,50 1 1 0,75 3 2 2,50 19 1 18,75 7 3 6,25 8 2 7,50 6 4 5,00 71 24 65,00 336,125 1457

14 897 EBRU GÜÇLÜ 10E 22 6 20,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 11 5 9,75 9 1 8,75 8 0 8,00 7 2 6,50 69 18 64,50 334,152 1519

15 722 BUĞRA SAKALISARI 10C 14 13 10,75 2 7 0,25 6 2 5,50 3 2 2,50 2 3 1,25 27 1 26,75 6 4 5,00 8 2 7,50 4 5 2,75 72 39 62,25 328,336 1665

16 728 BEYZANUR GÜLTEKİN 10A 21 4 20,00 8 1 7,75 6 3 5,25 4 0 4,00 2 3 1,25 8 2 7,50 5 3 4,25 7 0 7,00 6 2 5,50 67 18 62,50 327,945 1675

17 963 EYLÜL ALPBİLGE 10B 21 7 19,25 6 3 5,25 5 3 4,25 5 0 5,00 4 1 3,75 12 5 10,75 6 4 5,00 6 3 5,25 5 5 3,75 70 31 62,25 327,181 1695

18 766 İLKNUR KARAŞEYHO 10B 19 11 16,25 4 6 2,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 15 14 11,50 8 2 7,50 9 1 8,75 7 3 6,25 73 46 61,50 325,657 1738

19 749 ECRİN YAĞLIOĞLU 10E 21 2 20,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 19 7 17,25 5 5 3,75 5 1 4,75 5 3 4,25 67 21 61,75 325,466 1745

20 777 ZEYNEP KILCI 10E 22 4 21,00 3 0 3,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 17 7 15,25 3 7 1,25 8 1 7,75 5 5 3,75 68 26 61,50 324,649 1768

21 764 HAKAN GÜLPAYAM 10A 17 7 15,25 10 0 10,00 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 11 3 10,25 5 4 4,00 7 2 6,50 5 5 3,75 68 28 61,00 323,954 1792

22 585 HAKAN FAKI 10E 20 9 17,75 7 3 6,25 4 5 2,75 4 0 4,00 1 4 0,00 12 6 10,50 6 1 5,75 8 2 7,50 7 2 6,50 69 32 61,00 323,849 1796

23 0 HAMZA NACAR 10D 19 6 17,50 4 5 2,75 5 1 4,75 2 1 1,75 1 3 0,25 15 5 13,75 7 3 6,25 8 1 7,75 6 1 5,75 67 26 60,50 322,378 1828

24 721 SUDE AKTAŞ 10C 19 5 17,75 8 2 7,50 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 2 6 0,50 8 1 7,75 7 2 6,50 67 26 60,50 322,146 1836

25 747 AUĞRA TÜRKOĞLU 10A 18 9 15,75 10 0 10,00 5 4 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 13 10 10,50 5 4 4,00 8 1 7,75 5 5 3,75 69 36 60,00 320,933 1884

26 737 SELİM KOYUNCU 10B 15 7 13,25 10 0 10,00 7 0 7,00 3 0 3,00 3 1 2,75 13 1 12,75 4 6 2,50 7 1 6,75 3 5 1,75 65 21 59,75 320,326 1908

27 726 İREM BOYUNEĞMEZ 10A 18 10 15,50 8 1 7,75 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 10 4 9,00 6 3 5,25 7 2 6,50 6 3 5,25 67 31 59,25 318,771 1956

28 780 BERA ELRAHMO 10D 10 9 7,75 6 2 5,50 5 3 4,25 3 0 3,00 19 3 18,25 8 2 7,50 8 0 8,00 5 2 4,50 64 21 58,75 318,395 1968

29 769 HAMİYET KOYUNCU 10D 16 9 13,75 5 4 4,00 4 5 2,75 2 2 1,50 3 1 2,75 15 5 13,75 5 2 4,50 7 1 6,75 9 1 8,75 66 30 58,50 316,864 2022
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KATILIMLAR

30 797 FİRDEVS ÖZÇELİK 10B 19 10 16,50 8 2 7,50 6 3 5,25 2 2 1,50 4 1 3,75 10 6 8,50 5 5 3,75 6 2 5,50 7 3 6,25 67 34 58,50 316,326 2037

31 732 ESRA İBİŞ 10D 19 9 16,75 5 5 3,75 6 1 5,75 5 0 5,00 5 0 5,00 10 3 9,25 4 5 2,75 8 2 7,50 4 5 2,75 66 30 58,50 316,194 2046

32 377 BELSEM   ELÖMER 10B 16 8 14,00 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 15 6 13,50 7 2 6,50 6 1 5,75 5 2 4,50 65 27 58,25 315,950 2051

33 858 YUNUS ARSLAN 10B 6 4 5,00 8 2 7,50 4 0 4,00 4 1 3,75 20 3 19,25 8 2 7,50 8 1 7,75 4 5 2,75 62 18 57,50 315,565 2068

34 822 OĞUZHAN GÖKHAN KALAK 10B 11 9 8,75 6 4 5,00 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 5 13,75 2 8 0,00 10 0 10,00 5 4 4,00 66 33 57,75 315,019 2086

35 830 NUR ASLAN 10D 20 10 17,50 1 7 -0,75 2 8 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 22 3 21,25 6 3 5,25 4 4 3,00 10 0 10,00 68 42 57,50 313,300 2140

36 711 MERYEM SAVAŞ 10E 17 7 15,25 8 1 7,75 6 3 5,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 7 5,25 3 3 2,25 9 0 9,00 5 4 4,00 63 27 56,25 309,715 2268

37 742 10A 18 7 16,25 8 2 7,50 5 5 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 9 7 7,25 5 5 3,75 9 1 8,75 6 3 5,25 65 35 56,25 309,685 2269

38 709 ELİF MÜLAYİM 10E 20 8 18,00 7 3 6,25 7 3 6,25 2 3 1,25 4 1 3,75 10 7 8,25 5 1 4,75 6 2 5,50 3 4 2,00 64 32 56,00 308,486 2309

39 783 İ METİN AKSOY 10A 18 7 16,25 8 2 7,50 5 5 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 7 7 5,25 5 5 3,75 9 1 8,75 7 3 6,25 64 35 55,25 306,719 2370

40 904 M EYÜP DAĞLIOĞLU 10B 15 6 13,50 5 2 4,50 6 2 5,50 3 0 3,00 4 1 3,75 8 1 7,75 6 4 5,00 6 0 6,00 6 3 5,25 59 19 54,25 303,971 2476

41 815 EGE KARSAL 10E 19 6 17,50 6 3 5,25 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 9 4 8,00 5 4 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 60 24 54,00 302,529 2524

42 750 KEVSER DELİÇAY 10C 21 5 19,75 5 1 4,75 6 2 5,50 2 0 2,00 4 0 4,00 5 5 3,75 3 6 1,50 9 0 9,00 4 1 3,75 59 20 54,00 302,327 2537

43 800 MUHAMMET DEMİRBAŞ 10C 21 7 19,25 6 2 5,50 5 4 4,00 2 1 1,75 3 2 2,50 12 8 10,00 5 3 4,25 5 3 4,25 3 4 2,00 62 34 53,50 300,739 2600

44 748 MELİSA 10D 12 9 9,75 3 4 2,00 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 19 5 17,75 5 2 4,50 8 1 7,75 3 3 2,25 60 29 52,75 299,879 2636

45 793 MAHMUT BURAK SEVEN 10A 19 10 16,50 4 6 2,50 9 1 8,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 6 5,50 5 4 4,00 5 1 4,75 6 2 5,50 61 32 53,00 299,743 2643

46 801 ZEYNEP EKİNCİ 10D 16 7 14,25 3 3 2,25 5 2 4,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 8 12,00 4 4 3,00 7 2 6,50 4 1 3,75 60 30 52,50 298,493 2683

47 784 FEVZİYE SARIKEKİLLİ 10B 17 10 14,50 3 3 2,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 12 8 10,00 6 4 5,00 9 1 8,75 5 5 3,75 61 37 51,75 296,376 2767

48 811 GÜL AVCI 10B 17 9 14,75 7 3 6,25 5 4 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 13 6 11,50 5 4 4,00 3 4 2,00 5 5 3,75 61 39 51,25 294,530 2848

49 761 EMİNE YILDIZ 10B 15 10 12,50 6 4 5,00 6 1 5,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 6 6,50 4 6 2,50 9 1 8,75 3 7 1,25 60 36 51,00 294,181 2866

50 788 HİLMİ ERKAN 10C 9 17 4,75 6 2 5,50 7 3 6,25 4 0 4,00 4 1 3,75 7 10 4,50 7 3 6,25 9 0 9,00 6 2 5,50 59 38 49,50 291,010 2973

51 430 FADİME GÖK 10D 16 9 13,75 4 4 3,00 4 2 3,50 5 0 5,00 4 0 4,00 12 7 10,25 3 1 2,75 7 2 6,50 2 3 1,25 57 28 50,00 290,933 2975

52 898 RESUL YOLMACI 10E 20 9 17,75 6 3 5,25 4 2 3,50 3 1 2,75 3 2 2,50 11 4 10,00 5 3 4,25 4 2 3,50 2 6 0,50 58 32 50,00 290,323 2995

53 501 ERDEM KAHYA 10A 18 12 15,00 8 2 7,50 5 5 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 8 1 7,75 5 5 3,75 7 3 6,25 5 5 3,75 59 37 49,75 290,149 3001

54 821 İSMAİL ÇEKİÇ 10B 18 11 15,25 9 1 8,75 8 2 7,50 1 4 0,00 4 1 3,75 6 0 6,00 3 7 1,25 3 1 2,75 5 3 4,25 57 30 49,50 289,145 3049

55 0 NİSA ÇKM 10B 18 8 16,00 6 3 5,25 4 3 3,25 2 1 1,75 4 1 3,75 12 7 10,25 2 5 0,75 5 1 4,75 4 3 3,25 57 32 49,00 287,564 3119

56 746 SÜMEYRA DAĞLI 10D 15 11 12,25 2 3 1,25 5 4 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 13 9 10,75 6 4 5,00 8 2 7,50 5 2 4,50 58 38 48,50 286,879 3146

57 773 SAMİ CİNOĞLU 10A 20 5 18,75 6 0 6,00 1 1 0,75 16 3 15,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 5 4 4,00 53 17 48,75 286,425 3160

58 818 NİSA KARAMAHOOĞL U 10C 13 12 10,00 6 1 5,75 4 4 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 16 3 15,25 2 7 0,25 8 1 7,75 3 5 1,75 56 37 46,75 281,621 3348
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59 835 AHMET ÖZYILDIZ 10E 20 10 17,50 5 3 4,25 5 4 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 9 13 5,75 4 6 2,50 3 7 1,25 7 2 6,50 59 49 46,75 280,666 3379

60 827 BEYZA NUR POLAT 10E 20 9 17,75 6 3 5,25 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 6 6 4,50 3 4 2,00 6 0 6,00 3 4 2,00 54 30 46,50 279,872 3406

61 743 MUHAMMET ŞAHİN 10E 20 8 18,00 5 3 4,25 4 4 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 10 13 6,75 4 6 2,50 3 7 1,25 6 2 5,50 58 47 46,25 279,058 3432

62 867 RİNDE ELBARRİ 10D 15 9 12,75 5 3 4,25 7 3 6,25 2 1 1,75 3 2 2,50 12 4 11,00 4 4 3,00 4 0 4,00 52 26 45,50 277,396 3496

63 866 ADEM BERKCAN 10E 16 11 13,25 6 3 5,25 5 3 4,25 3 2 2,50 3 2 2,50 9 13 5,75 4 6 2,50 4 5 2,75 6 2 5,50 56 47 44,25 273,723 3640

64 913 NİDA YIRTICI 10B 16 9 13,75 5 2 4,50 3 4 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 5 6,75 3 5 1,75 7 1 6,75 3 3 2,25 52 31 44,25 273,658 3642

65 775 RABİA ŞEN 10A 13 12 10,00 4 3 3,25 5 2 4,50 3 1 2,75 3 2 2,50 8 4 7,00 8 2 7,50 5 3 4,25 3 4 2,00 52 33 43,75 272,763 3672

66 854 SUZAN AĞARMIŞGÜN 10E 19 11 16,25 7 3 6,25 6 4 5,00 1 4 0,00 2 3 1,25 9 10 6,50 5 4 4,00 2 2 1,50 4 4 3,00 55 45 43,75 271,740 3715

67 896 ECRİN BEYZA KAHRAMAN 10E 19 9 16,75 5 3 4,25 3 6 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 5 3,75 2 7 0,25 8 1 7,75 5 4 4,00 53 38 43,50 271,064 3737

68 404 ENZO FERRARİ 10 13 5 11,75 8 1 7,75 7 2 6,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 0 2,00 4 4 3,00 4 0 4,00 5 3 4,25 48 19 43,25 270,932 3746

69 860 AYŞE KARAKUŞ 10B 12 8 10,00 5 3 4,25 6 1 5,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 4 3,00 4 6 2,50 9 1 8,75 3 7 1,25 51 32 43,00 270,458 3766

70 826 BİLAL KURUCU 10E 19 9 16,75 6 3 5,25 2 7 0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 7 5 5,75 4 5 2,75 5 1 4,75 4 2 3,50 52 35 43,25 270,272 3772

71 770 ŞENNUR YILDIRIM 10B 18 7 16,25 4 4 3,00 7 1 6,75 3 1 2,75 3 0 3,00 6 5 4,75 3 3 2,25 4 1 3,75 2 5 0,75 50 27 43,25 270,167 3776

72 813 ALİ VAKKAS 10C 11 12 8,00 5 1 4,75 5 2 4,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 5 3,75 8 2 7,50 9 0 9,00 3 3 2,25 50 30 42,50 269,465 3799

73 794 FATİME İPEK İFRAZLI 10D 19 8 17,00 5 4 4,00 5 4 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 7 2,25 2 5 0,75 6 1 5,75 4 1 3,75 51 32 43,00 269,458 3800

74 579 AYŞENUR COŞKUN 10E 19 7 17,25 6 1 5,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 7 5 5,75 2 7 0,25 5 0 5,00 3 3 2,25 50 28 43,00 269,316 3803

75 758 CEREN YAPRAK 10A 18 9 15,75 6 3 5,25 7 3 6,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 9 1,75 4 6 2,50 7 2 6,50 3 4 2,00 53 41 42,75 268,899 3817

76 816 ALİ ERYILMAZ 10E 18 8 16,00 4 6 2,50 5 4 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 6 6 4,50 5 4 4,00 8 0 8,00 3 6 1,50 52 38 42,50 268,215 3837

77 738 SU KERKÜK 10C 16 10 13,50 4 3 3,25 4 3 3,25 3 1 2,75 3 2 2,50 14 7 12,25 3 6 1,50 3 4 2,00 3 6 1,50 53 42 42,50 268,200 3840

78 864 MERVE EKİNCİLER 10E 23 7 21,25 4 5 2,75 4 5 2,75 2 1 1,75 2 3 1,25 6 9 3,75 4 1 3,75 3 3 2,25 4 3 3,25 52 37 42,75 268,114 3842

79 778 AYŞE NUR ALAV 10C 18 4 17,00 6 3 5,25 2 4 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 6 2 5,50 5 3 4,25 5 3 4,25 1 1 0,75 48 23 42,25 267,164 3872

80 836 EREN GÜLTEKİN 10D 14 13 10,75 6 3 5,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 5 1,75 4 5 2,75 6 1 5,75 6 4 5,00 51 38 41,50 265,892 3929

81 717 AZİZ PATOĞLU 10C 20 9 17,75 10 0 10,00 5 2 4,50 1 3 0,25 3 1 2,75 4 8 2,00 1 4 0,00 5 0 5,00 0 2 -0,50 49 29 41,75 265,373 3943

82 723 SENA ABDULLA H 10E 9 11 6,25 2 3 1,25 4 0 4,00 15 7 13,25 5 5 3,75 7 1 6,75 6 3 5,25 48 30 40,50 263,561 4007

83 767 SEDRA ELRECEP 10E 15 6 13,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 1 4,75 3 1 2,75 8 1 7,75 5 5 3,75 44 15 40,25 261,807 4083

84 869 EMİNE SARI 10E 17 13 13,75 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 6 9 3,75 2 8 0,00 8 2 7,50 5 5 3,75 53 52 40,00 260,903 4123

85 751 MUSTAFA KAYA 10D 9 7 7,25 1 0 1,00 6 0 6,00 2 1 1,75 2 2 1,50 11 3 10,25 6 1 5,75 2 2 1,50 5 2 4,50 44 18 39,50 260,265 4156

86 791 EMİNE VURAL 10E 20 6 18,50 5 4 4,00 2 8 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 10 8 8,00 2 8 0,00 4 6 2,50 3 6 1,50 52 49 39,75 259,244 4201

87 829 OSMAN PEHLİVAN 10D 16 10 13,50 6 3 5,25 4 2 3,50 1 1 0,75 2 1 1,75 5 2 4,50 5 4 4,00 5 2 4,50 2 2 1,50 46 27 39,25 258,631 4225

                                                3 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME 123 224 224 8079

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 8,59 13,01 5,15 2,49 4,53 4,53 3,04 3,77 2,34 1,25 2,03 2,50 1,50 2,12 7,42 4,55 6,28 3,81 3,33 2,98 4,69 1,75 4,26 3,26 2,73 2,58 48,86 29,23 41,56 265,620

Okul Ortalaması 16,36 8,41 14,26 5,11 2,46 4,50 4,41 2,99 3,67 2,31 1,39 1,96 2,85 1,46 2,49 9,29 5,49 7,92 4,24 3,89 3,26 5,73 1,54 5,35 4,11 3,27 3,30 54,41 30,90 46,71 280,990

KATILIMLAR

88 0 U 10B 8 6 6,50 6 4 5,00 6 1 5,75 2 1 1,75 3 2 2,50 6 4 5,00 5 3 4,25 6 1 5,75 3 3 2,25 45 25 38,75 258,128 4241

89 825 BANA CİSRİ 10E 19 8 17,00 15 6 13,50 2 7 0,25 8 1 7,75 2 5 0,75 46 27 39,25 258,126 4242

90 823 SEVGİ NUR TEKTUNA 10C 16 10 13,50 4 1 3,75 4 3 3,25 1 4 0,00 3 2 2,50 8 2 7,50 2 7 0,25 8 1 7,75 2 6 0,50 48 36 39,00 257,819 4249

91 0 LEYLA 10C 23 4 22,00 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 6 0,50 4 3 3,25 3 0 3,00 4 0 4,00 43 16 39,00 256,784 4281

92 782 EZGİ NAZ ASLAN 10A 16 11 13,25 2 2 1,50 5 4 4,00 2 3 1,25 3 2 2,50 8 6 6,50 4 4 3,00 3 4 2,00 5 5 3,75 48 41 37,75 254,104 4396

93 785 KEMAL * AT KARAKUŞ 10D 18 8 16,00 6 4 5,00 2 4 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 1 3,75 44 26 37,50 253,025 4440

94 733 ZEHRA ALKAYARİ 10E 18 12 15,00 4 5 2,75 4 4 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 14 2,50 2 8 0,00 7 3 6,25 5 5 3,75 51 56 37,00 251,672 4488

95 0 NİSANUR YENİDÜNYA 10B 16 12 13,00 3 6 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 11 6 9,50 6 2 5,50 2 1 1,75 4 4 3,00 46 37 36,75 251,191 4507

96 973 LAMİL T T 10A 14 13 10,75 5 3 4,25 5 5 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 7 4 6,00 2 6 0,50 1 4 0,00 6 1 5,75 46 39 36,25 249,820 4564

97 752 MELTEM ÖZDEMİR NAZLI 10C 16 10 13,50 6 3 5,25 4 4 3,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 2 4,50 2 0 2,00 5 3 4,25 2 3 1,25 44 31 36,25 249,513 4581

98 619 EMİR TİMUR 10B 15 7 13,25 6 2 5,50 4 4 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 5 7 3,25 3 6 1,50 4 4 3,00 2 8 0,00 46 40 36,00 248,674 4619

99 299 ZİŞAN SEVİM 10B 14 5 12,75 3 4 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 9 5 7,75 3 2 2,50 5 2 4,50 2 5 0,75 42 25 35,75 248,117 4637

100 868 CAN ÇETİN 10D 9 10 6,50 5 4 4,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 1 3,75 8 4 7,00 3 6 1,50 5 1 4,75 3 3 2,25 43 33 34,75 245,954 4720

101 837 KÜBRA KURT 10E 19 8 17,00 11 6 9,50 2 7 0,25 8 1 7,75 2 6 0,50 42 28 35,00 245,340 4748

102 859 MEHMET ALİ ERTEKİN 10C 17 10 14,50 6 4 5,00 4 6 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 5 3,75 4 6 2,50 4 3 3,25 44 40 34,00 242,699 4859

103 774 MUAVİYE ZEYD 10E 9 9 6,75 2 1 1,75 6 3 5,25 1 1 0,75 4 1 3,75 6 5 4,75 4 6 2,50 6 1 5,75 3 3 2,25 41 30 33,50 242,244 4884

104 855 MELİH 10B 10 9 7,75 9 1 8,75 6 3 5,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 9 1,75 5 3 4,25 4 5 2,75 2 6 0,50 42 37 32,75 239,739 4975

105 0 SUDE YALDIZ 10C 17 11 14,25 4 5 2,75 3 6 1,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 8 2,00 2 8 0,00 4 3 3,25 4 5 2,75 45 49 32,75 238,834 5005

106 720 NUR ELHAMED 10B 9 7 7,25 6 1 5,75 2 7 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 9 5 7,75 4 2 3,50 4 2 3,50 1 4 0,00 40 31 32,25 238,281 5034

107 874 MURAT EFE GEZER 10C 12 13 8,75 4 2 3,50 3 7 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 15 4 14,00 3 5 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 42 40 32,00 237,125 5085

108 907 SAMET ZORLU 10B 11 13 7,75 5 3 4,25 2 5 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 6 1 5,75 1 7 -0,75 7 1 6,75 5 3 4,25 41 37 31,75 236,843 5098

109 790 AYŞE DEMİR 10D 13 14 9,50 4 1 3,75 3 3 2,25 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 36 25 29,75 230,474 5336

110 0 SALİH ERYILMAZ 10C 11 12 8,00 7 3 6,25 5 4 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 6 13 2,75 1 3 0,25 2 4 1,00 2 5 0,75 40 47 28,25 225,960 5507

111 873 EYÜP EMİR LOFÇALI 10D 14 7 12,25 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 7 4 6,00 2 2 1,50 32 15 28,25 225,387 5523

112 807 NUR EFNAN KARAPINAR 10C 12 13 8,75 1 3 0,25 3 5 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 10 1,50 2 6 0,50 6 1 5,75 5 4 4,00 38 46 26,50 220,932 5700

113 473 MERT ALİ MINTIŞ 10A 14 9 11,75 7 1 6,75 4 3 3,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 31 19 26,25 219,360 5759

114 754 EMEK ÇAKMAK 10A 12 15 8,25 5 5 3,75 4 5 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 35 39 25,25 217,049 5840

115 909 ZEKERİYA HAPPANİ 10D 13 14 9,50 6 4 5,00 4 6 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 10 0,50 3 6 1,50 4 6 2,50 1 7 -0,75 39 56 25,00 216,045 5867

116 0 ATİLLA GÖYŞEN 10B 14 7 12,25 5 4 4,00 3 5 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 3 1,25 32 29 24,75 214,886 5910

                                                4 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME 123 224 224 8079

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,16 8,59 13,01 5,15 2,49 4,53 4,53 3,04 3,77 2,34 1,25 2,03 2,50 1,50 2,12 7,42 4,55 6,28 3,81 3,33 2,98 4,69 1,75 4,26 3,26 2,73 2,58 48,86 29,23 41,56 265,620

Okul Ortalaması 16,36 8,41 14,26 5,11 2,46 4,50 4,41 2,99 3,67 2,31 1,39 1,96 2,85 1,46 2,49 9,29 5,49 7,92 4,24 3,89 3,26 5,73 1,54 5,35 4,11 3,27 3,30 54,41 30,90 46,71 280,990

KATILIMLAR

117 870 MERT ERKEN 10D 14 5 12,75 6 1 5,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 30 21 24,75 214,791 5914

118 861 SALİH GÖ ÇEK 10B 4 6 2,50 5 3 4,25 2 8 0,00 10 0 10,00 5 4 4,00 26 21 20,75 204,610 6256

119 885 İDİL ECE YİĞİT 10C 14 10 11,50 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 7 2,25 3 3 2,25 3 2 2,50 0 7 -1,75 30 36 21,00 203,751 6293

120 787 BERFİN ÇETİN 10D 10 12 7,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 20 22 14,50 184,857 6877

121 862 ELİF UĞURLU 10D 7 5 5,75 9 3 8,25 16 8 14,00 183,337 6920

122 833 ELİF ELMALI 10C 14 4 13,00 14 4 13,00 179,388 7021

123 863 UYGAR ENES BAYINDIR 10C 3 4 2,00 3 4 2,00 147,752 7748
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENZO FERRARİ 404 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,932 265,620 1 68 160 160 3746

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 1 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 11,75 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 7,75 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 6,50 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 18,25 12,62 12,45

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,00 7,92 6,28

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,00 3,26 2,98

Kimya 10 4 0 4,00 40 4,00 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,25 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 11,25 11,90 9,81

Toplam: 120 48 19 43,25 36 43,25 46,70 41,56

TYT Türkçe  C EaeBBAbD   DEad     C  EABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBbEDBEC DDbE CCDDDabADc BADde

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik                             CD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen  DAbeEBec   ED A C  dDbEA D bD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 6 2 43
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 2 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 0 40
FONKSİYONLAR 9 0 0 0
POLİNOMLAR 8 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 0 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
742 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,685 265,620 8 37 109 109 2269

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 65 35 56,25 47 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe aCdaEdBBAe DEEDECdA CA   DbABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBbEDBEbADDbdaCCeDaBbeDBaBAaEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ABEC cCbC  edDaA      e     aD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAcbEBeedCBEDdADCEBB AdACDBce

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 4 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 4 1 80
FONKSİYONLAR 9 3 3 33
POLİNOMLAR 8 2 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AUĞRA TÜRKOĞLU 747 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,933 265,620 6 25 90 90 1884

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 69 36 60,00 50 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe CCEEbABBAdeeb DECdAb AACcD AcE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBDEDBECADcbdCCC DaB bD BBcDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  BdCCBCbCb adDCA eb DDdb   eCD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAbCdBCe CBEDC DCdBBDedAaDBbe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 4 10 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 2 0 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 4 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 1 60
FONKSİYONLAR 9 5 3 56
POLİNOMLAR 8 3 4 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR GÜLTEKİN 728 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,945 265,620 4 16 74 74 1675

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 7 0 7,00 70 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 67 18 62,50 52 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe eCEEEABBA bDE DE eAc AAC DEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcEDBEC DDbd CCDDcBAAD BacDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    C BCCC  D Da a   D         

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDADCdcC   BED ADCE B eEA DBAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 2 0 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 0 0
FONKSİYONLAR 9 5 0 56
POLİNOMLAR 8 2 2 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 0 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YAPRAK 758 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,899 265,620 14 75 167 167 3817

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 53 41 42,75 36 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe CCdEEABBAe ba DECde bAACdDEAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal e cEeBECADDAECdCaDaBbeD aBcDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ba d  e  d c Dd B   D eC    b 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDeaCEcedadBED ADbEBeceE  D cD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 4 8 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 3 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 5 2 71
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 3 0
FONKSİYONLAR 9 0 3 0
POLİNOMLAR 8 2 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 2 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMEK ÇAKMAK 754 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,049 265,620 18 114 210 210 5840

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 3 2 2,50 25 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 35 39 25,25 21 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe aE adEEed AeeeE DECdAcaeeadDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDBaaEeBEb BDbdddCcDaBdeDceBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik bc      b    D D              

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen e bDA    CE   ED ea Ae   b    

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 6 7 43
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 4 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 0 1 0
POLİNOMLAR 8 2 0 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 0 50
DALGALAR 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 1 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM KAHYA 501 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,149 265,620 11 53 138 138 3001

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 17 13 13,75 46 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 59 37 49,75 41 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe aCdaEdBBAecDEEDECdccCAAbcDbABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBbEDBEbADDbdaCCeDaBbeD   AaEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ABEC cC C    D A              

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAcbEBeedCBabdADCEBBaAdACbBce

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 10 4 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 4 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 0 60
FONKSİYONLAR 9 3 1 33
POLİNOMLAR 8 2 0 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 2 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ NAZ ASLAN 782 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,104 265,620 15 92 186 186 4396

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 3 4 2,00 20 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 48 41 37,75 31 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe CCdEcABaAecDa DE d dCAAbdeEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal     cB e DDdcbCCeD BAeeeBecDEB

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik A EC BeaC    D  B     aCa   be

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CD DbcB eabdEe AD d BDeddaDBAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 6 8 43
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 3 2 33
POLİNOMLAR 8 2 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 4 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLAY OKKİPRİK 740 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,098 265,620 2 5 44 44 1058

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 18 7 16,25 54 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 76 22 70,50 59 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaCdEEABBAAD EEDECd cCAACdaEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dD BDEDBEb BD E bC DdBceDEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik b  eEC BCbC  DaD ABC  DD e  BC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen e CDAeCEBCd  BdDCADC DBDAEACDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 11 0 79
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 1 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 4 2 44
POLİNOMLAR 8 5 0 63
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 4 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 2 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 0 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN GÜLPAYAM 764 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,954 265,620 5 21 82 82 1792

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 68 28 61,00 51 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe cECCEEbABBA eDb DECdAb A  cD A

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADBBDEDBECaBDAdCCCDedBcADEeBcD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CD B CCBCb    dD A  b DD      

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen e bDAbCdBCdBCBEeC DCbeBDedAaDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 7 5 50
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 2 0 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 5 2 71
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 0 60
FONKSİYONLAR 9 4 2 44
POLİNOMLAR 8 2 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 2 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ METİN AKSOY 783 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,719 265,620 9 39 113 113 2370

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 18 12 15,00 50 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 64 35 55,25 46 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe aCdaEdBBAe DEEDECdA CA   DbABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBbEDBEbADDbdaCCeDaBbeDBaBAaEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik cBECCBebC   d   e     e c    D

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAbbEBeedCBEDaADCEBBcAEACDBce

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 4 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 1 60
FONKSİYONLAR 9 4 3 44
POLİNOMLAR 8 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BOYUNEĞMEZ 726 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,771 265,620 7 27 94 94 1956

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 7 2 6,50 65 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 67 31 59,25 49 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe aEaadEEABBAAeD EcECdecCAAC DEc

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADB DEDBEbaBDbddCCDDdeeADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CbAd CCBCC  ca D AB           

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen B CDAbaEcCEB BaDCAeCADBbeEA Da

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 2 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 4 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 5 1 56
POLİNOMLAR 8 3 1 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 2 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LAMİL T T 973 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,820 265,620 16 96 190 190 4564

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 2 6 0,50 5 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 1 4 0,00 0 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 46 39 36,25 30 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe eadEEABa b eabcECdAcCAAa DEAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal e cEDBEbA DebdCCDDacdADB BADae

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik caECb C      DCAc           C 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDAbe c de eEe bc    DAEA DBb 

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 2 9 14
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 5 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 2 1 22
POLİNOMLAR 8 3 1 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 1 3 13
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT BURAK SEVEN 793 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,743 265,620 10 45 124 124 2643

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 5 1 4,75 48 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 61 32 53,00 44 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe BECddEEABdAeDDbaDECdAcCAbC DbA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal AbeBaEeBcbDBDAEdCCDDe  ADEBeAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik e  B CCBebb  a  C  C  D    e  

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen B bDAbecBCEB  ED Ae eDBDeEA D 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 8 6 57
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 6 1 86
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 3 3 33
POLİNOMLAR 8 2 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 1 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ MINTIŞ 473 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,360 265,620 17 113 209 209 5759

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 0 0 0,00 0 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 0 0 0,00 0 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 0 2 -0,50 -2 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 31 19 26,25 22 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe aadEbeB de Da DECdA CA C D ABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcEDB C DDAb CC aa AAD aB D  

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik b  a                  C     b 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen                             be

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 5 6 36
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 2 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 0 1 0
POLİNOMLAR 8 1 0 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 0 0
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ŞEN 775 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,763 265,620 13 65 156 156 3672

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 5 3 4,25 43 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 52 33 43,75 36 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe aaEEEABBdb e bD  dcdCAAaBDcAe 

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal  BbEDB d cD ECdCa  BcAD BBcDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik A  CCaeCC  a  Ce     D    B   

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDADCEBCBaCBEa AbCb   d AaDBde

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 1 6 7
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 1 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 0 20
FONKSİYONLAR 9 4 2 44
POLİNOMLAR 8 1 2 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 3 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ CİNOĞLU 773 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,425 265,620 12 57 144 144 3160

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 7 1 6,75 23 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 53 17 48,75 41 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaCdEEABBAA D  DECd cCAACd EA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADB   DBE        Cc           

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CD BECCBCCb   CDCAB  DD    ec 

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eC D beEBC       d  eDBDedA Da

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 0 64
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 4 0 80
FONKSİYONLAR 9 6 1 67
POLİNOMLAR 8 4 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARAKILIÇ 725 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,364 265,620 3 8 53 53 1286

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 8 0 8,00 80 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 75 31 67,25 56 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe cEaCdEEABBde eEEDECBAcCAACdDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADBBcEcBEdbBDcE CCDDBBbADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik aDb  CCBCbC cadDCAB   DDd  A d

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eCbbAbCEBCEB BED ADCeee AEACDe

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 6 6 43
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 2 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 5 3 56
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 1 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 0 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIZ 714 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,667 265,620 1 4 39 39 888

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 18 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 15,58 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,21 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 4,67 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,56 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 3 20,25 68 15,21 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,46 7,92 6,28

Fizik 10 6 1 5,75 58 3,90 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,19 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,22 3,30 2,58

TYT Fen 30 22 4 21,00 70 13,32 11,90 9,81

Toplam: 120 76 13 72,75 61 51,57 46,70 41,56

TYT Türkçe Ca EEABBAADDEEDEdd AeAAC DEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal  BDEDBcCADD E CCDD B A eBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    CCBdCC  D   AB   D       aD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen  DADCEcC  dBEDCADCEBB AEAbDBAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 14 0 100
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 0 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 5 1 56
POLİNOMLAR 8 3 0 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATİLLA GÖYŞEN 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,886 265,620 26 116 213 213 5910

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 1 4 0,00 0 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 1 1 0,75 8 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 32 29 24,75 21 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe abdEEABBA DbEc E     e  aDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBaEeBEb eDdcdd D aBbeD  BAD  

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik     b  Cb             d     C 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen de  e  C b       C a   dA D be

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 3 64
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 5 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 0 20
FONKSİYONLAR 9 1 2 11
POLİNOMLAR 8 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 2 0
DALGALAR 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 1 1 13
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 1 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KARAKUŞ 860 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,458 265,620 17 69 161 161 3766

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 14 12,50 42 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 51 32 43,00 36 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aecE ABBddDD bDE   AC   cD  cE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcEe Ea DDA  CCDDe AAcBBBADEd

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik da  CB          B   a       eD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bbAbCdceBCdBEDCADCEBcDbbeaDBbe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 8 3 57
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 1 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 2 0 22
POLİNOMLAR 8 1 0 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELSEM   ELÖMER 377 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,950 265,620 7 32 100 100 2051

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 6 1 5,75 58 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 5 16,75 56 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 65 27 58,25 49 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aEaCdEdABB e aEEDE dA  AAC bEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADB cEcBEbb     dCDDedAADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD   CaBCCCe DdDe B  DD dC ABC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen cC DADCEBeE  BE bADC   bAEAbDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 6 5 43
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 2 0 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 5 3 56
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 6 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 0 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AĞCABAY 718 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,246 265,620 2 2 32 32 638

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 17 9 14,75 49 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 84 27 77,25 64 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aaEEEABBA DD EDECBecCAACcDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcEDBEbADDbECCCeD B cDdBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  BaCCeCbC  DdDaABe DDDCecABCeD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAbCEBCeCCBEDCAbCEBe AEACDBbe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 0 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 5 1 71
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 4 3 44
POLİNOMLAR 8 5 2 63
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 6 2 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YILDIZ 761 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,181 265,620 13 49 129 129 2866

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 14 12,50 42 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 60 36 51,00 43 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe cEaecEEABBd DD bDE   ACAAacDcb

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal bDBBcEeBEae D E CCDDBBAADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD   CCBeCC  adD eB   a       

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen BCbbAbCdceEBdBEDCADCbecDbdAaeB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 8 1 57
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 1 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 5 2 56
POLİNOMLAR 8 2 2 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TİMUR 619 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,674 265,620 21 98 192 192 4619

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 3 6 1,50 15 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 4 4 3,00 30 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 9 18 4,50 15 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 46 40 36,00 30 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe  C EEeBBAea EE ECd dC   BDbcBE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B eEDB bADDbdaCeDD   ADBBaADEd

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik dBcCaBa      Dbcc           C 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAbedBec dcED A abBBedEebaece

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 7 4 50
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 3 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 2 2 22
POLİNOMLAR 8 1 3 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 4 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 6 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ALPBİLGE 963 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,181 265,620 3 17 76 76 1695

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 6 3 5,25 53 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 70 31 62,25 52 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaadEEABBAe DEEDECd cCAACeDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDBBbEDB b BD ddCCeDBBAADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik b  aECCBCCCdAa a AB   D     B 

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen BCbDAaCEceEadBdD ADCbeBbdEACDa

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 2 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 7 1 78
POLİNOMLAR 8 2 2 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 3 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR BAĞCI 713 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
391,369 265,620 1 1 17 17 362

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 90 26 83,50 70 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe eadEEABBAbDD EDECdbACAACeDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcEDBcCAcDdECdCeDDBbADeBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  aECCBCCCebDdDeAB  DDDCCBABCeD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAbCEBCeCCBEDCADCEBBbAdACDBAD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 2 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 5 2 71
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 6 3 67
POLİNOMLAR 8 5 1 63
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 8 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİYE SARIKEKİLLİ 784 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,376 265,620 11 47 127 127 2767

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 20 10 17,50 58 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 61 37 51,75 43 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaddEEABBAeDD EeE d cCAAaaDEc

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  cB  EeB b  D   dCaeBBbADceBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik C    CCBebC cebDb eCCDD d  AB 

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eCCeAbdEBCEBCBEDeADCceBaAEAaDa

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 2 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 1 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 0 20
FONKSİYONLAR 9 4 4 44
POLİNOMLAR 8 3 4 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 4 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS ÖZÇELİK 797 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,326 265,620 6 30 97 97 2037

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 67 34 58,50 49 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aadEEABBcdceEEDECe bCAACeDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcEDBEaADDbECdCeD BdAc BBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik   dCCBCb   D D AB b     ae CbD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDeDCEBeeb BED ADCbdBDdEeCDBAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 6 8 43
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 2 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 4 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 2 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 2 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL AVCI 811 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,530 265,620 12 48 128 128 2848

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 3 4 2,00 20 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 61 39 51,25 43 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe CeEEEABB ADaE DEdBecCc a DEcaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal aBcEDBECbDDbbdCCeD BbADaBeADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  B  dBCCC  e DbAeCCDD d  A  aD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAbbEBed  BEe dDab BacEAbDBee

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 10 3 71
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 1 40
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 4 4 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 0 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 3 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR KARAŞEYHO 766 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,657 265,620 4 18 79 79 1738

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 15 14 11,50 38 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 73 46 61,50 51 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe BdaadEEABBAeDDdEDECdbACAAaceEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal eDBcaEDecdaBDbEdeCDadBbADEeBcD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eDeBaCCBCbCccadDCABe DDeCdcAcb

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eCCDAbCEBCEBCBdDCADCbeBcAEACDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 5 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 4 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 3 40
FONKSİYONLAR 9 5 4 56
POLİNOMLAR 8 5 2 63
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 5 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ÇEKİÇ 821 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,145 265,620 14 54 139 139 3049

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 3 1 2,75 28 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 57 30 49,50 41 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe BcaddEEAaBAbDDEEDEad caAACBDEc

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADBBcEDBECDBDbECCCDeeabAcEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CD    CB       D        C     

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen dabbAbeEBe    ED e CbeBDdEA D 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 12 2 86
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 6 1 86
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 0 40
FONKSİYONLAR 9 2 0 22
POLİNOMLAR 8 2 0 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 0 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M EYÜP DAĞLIOĞLU 904 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,971 265,620 10 40 117 117 2476

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 6 0 6,00 60 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 59 19 54,25 45 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aC EEAdBAADDEEDEad c A     c E

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal  B EcB aADDA dCCaDD  ADB BADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ABcCCBC                     CD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAbeEBCdeCBED   CE BDdEACD be

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 14 0 100
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 1 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 4 1 80
FONKSİYONLAR 9 4 0 44
POLİNOMLAR 8 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 0 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH 855 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,739 265,620 23 104 198 198 4975

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 14 7,50 25 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 42 37 32,75 27 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aEaadcEeBBAA ea  EC    A   e A

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADeBDEDBECa DAEddCDD   AD  a  

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CebBdCa a      Dbcc       d   

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen   bDcDdEBCaddBcD eDC eBbdEeb e

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 6 6 43
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 3 40
FONKSİYONLAR 9 1 2 11
POLİNOMLAR 8 1 3 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 4 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 5 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA YIRTICI 913 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,658 265,620 16 64 155 155 3642

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 3 5 1,75 18 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 52 31 44,25 37 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaa EEABBdeceEb EC   eAAaBDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  D  aEDBEa  DbE dCea BdADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD cdCCBCb   D   A         e C

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen e aDebCd Cb CBED ADC eB  Ee Da

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 6 8 43
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 2 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 2 0 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 1 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÇKM 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,564 265,620 15 55 142 142 3119

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 5 1 4,75 48 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 57 32 49,00 41 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aEbCddEABBAADD  DEC  bCAAaccEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADB bEDBaac DAa CC ad  ADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD cdCCBCbC  D DbABe      Be C

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen e bDAab c E CBd  AD beB cE  DB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 11 0 79
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 2 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 5 1 56
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 1 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YENİDÜNYA 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,191 265,620 20 95 189 189 4507

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 7 12 4,00 13 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 2 1 1,75 18 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 46 37 36,75 31 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe eedEdedBdeDeEbDE B cCAACeDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal           Dda CbDabeceDeBeADde

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  c CCBCb     DbABe  D   Be CeD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAbCE Ce C  D    b B AE dDace

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ROMAN 14 8 6 57
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 4 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 1 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 1 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ELHAMED 720 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,281 265,620 24 106 200 200 5034

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 4 2 3,50 35 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 9 8 7,00 23 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 40 31 32,25 27 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe e d EAB d D   D e  c A C D caE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal  B EDBEd DDdEebbbb ebADBBe  Ee

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  c CCBCbCc D   AB        e  eD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen  DAbCE  d   dD AbCE   ed  Dad 

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 2 1 14
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 4 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 3 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 5 2 56
POLİNOMLAR 8 3 0 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 2 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 3 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN GÖKHAN KALAK 822 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,019 265,620 9 34 103 103 2086

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 2 8 0,00 0 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 66 33 57,75 48 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aecE ABBddDD bD    A A acD  cE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BacEDBcCAbDdEdCCDDDBAADBBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik da  CBeCCc DdDCAB CDDDC     C 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bbAbCdceeaCBEDCADCEBcD EAaDBbe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 6 3 43
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 5 2 71
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 4 3 44
POLİNOMLAR 8 7 0 88
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 0 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH GÖ ÇEK 861 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,610 265,620 27 118 215 215 6256

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 6 2,50 8 12,57 14,26 13,01

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 2 8 0,00 0 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 26 21 20,75 17 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe   a     BBcb    D    A   acb  

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Matematik C da CCBC      a              

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eabbAbCdceEBCBEDCADCbedD EAaDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
ROMAN 14 1 3 7
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 4 0 44
POLİNOMLAR 8 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ZORLU 907 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,843 265,620 25 108 202 202 5098

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 41 37 31,75 26 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe BEeacEaABBe DbdcDEe    A aaDdc

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal d BBaEDB baB  cd bDe Bceb eBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CDA aC  C      D              

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen  ededbe BeE CBED eDCbeBDdEA D 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 5 7 36
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 3 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 1 60
FONKSİYONLAR 9 2 0 22
POLİNOMLAR 8 1 0 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 4 0
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 0 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM KOYUNCU 737 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,326 265,620 5 26 93 93 1908

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 23 1 22,75 76 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 65 21 59,75 50 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe BECC dEAdBAea E  EbBA  AAa  bA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADBBDEDBECDBD E CC DB  ADb BAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CDAB CCBd    D D AB   DD      

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen ebdDcbCEcCbBCBEDC  CceBe  AaDa

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 7 4 50
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 2 0 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 5 0 71
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 4 0 80
FONKSİYONLAR 9 3 1 33
POLİNOMLAR 8 4 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 1 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 3 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENNUR YILDIRIM 770 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,167 265,620 18 71 163 163 3776

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 4 1 3,75 38 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 50 27 43,25 36 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe aCdEEeBBAA  EEcEd   CAACcDEbBE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal e aEcB aADD cCCCDD BdADB BAD  

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik   cCCBe d  e   AB   D       b 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDAaCd     B D A  Ea Ded Cc ce

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 9 0 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 1 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 3 2 33
POLİNOMLAR 8 2 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 1 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 3 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
U 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,128 265,620 19 88 182 182 4241

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 6 6,50 22 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 6 1 5,75 58 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 45 25 38,75 32 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe  b EEddBAA  d   b    AA    Aa 

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal eaeEDBEbADDbE CC D B eDB dADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ABcCCBC       d da            

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen  DcDCd CBeCBED c CE  DdE  D ce

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 4 3 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 1 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 1 40
FONKSİYONLAR 9 4 0 44
POLİNOMLAR 8 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 0 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ARSLAN 858 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,565 265,620 8 33 101 101 2068

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 20 8 18,00 60 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 62 18 57,50 48 48,26 46,70 41,56

TYT Sosyal AbBacEDBcCDBDdEdCCDDBB ADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CDAcECCBeC d D DCA CCDDDCC  B 

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eaCDADCEBC BCBEDCAbCcecaAdA DB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 5 2 71
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 4 1 80
FONKSİYONLAR 9 4 2 44
POLİNOMLAR 8 7 0 88
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 5 0 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 1 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİŞAN SEVİM 299 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,117 265,620 22 99 193 193 4637

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 27 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 12,57 14,26 13,01

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,86 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 4,17 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,52 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,89 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 14,44 12,62 12,45

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 8,78 7,92 6,28

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,46 3,26 2,98

Kimya 10 5 2 4,50 45 5,91 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,10 3,30 2,58

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 12,47 11,90 9,81

Toplam: 120 42 25 35,75 30 48,26 46,70 41,56

TYT Türkçe eE adEEABBAeDD  DE d   A C   A

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal            e  EebCbD  bADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD c CCBCbCc D   AB        e  

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen d   AbCE  E  BdD AbC   bAdAdaa

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 2 64
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 3 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 5 2 56
POLİNOMLAR 8 3 0 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 2 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 5 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ VAKKAS 813 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,465 265,620 9 72 164 164 3799

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 8 2 7,50 75 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 9 0 9,00 90 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 50 30 42,50 35 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe cEaed EABBAbe    ECBb dAd debA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  D aDEDB   BDed CC DcB eDEeecD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik ea a C BC C c  D            c 

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen BedDADCEBCEBCBED ADCAee  EAa  

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 4 4 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 0 3 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 2 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 3 0
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 1 0 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 1 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR ALAV 778 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,164 265,620 11 79 171 171 3872

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 48 23 42,25 35 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaCdE ABBA e    ECB  CAACeDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal daBB EDBEb  Dbd Cb ec  eDEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik    cd CBC        A    D  C    

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen d bDAbC BCEadBdD AD    c    D 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 4 2 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 2 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 3 0 33
POLİNOMLAR 8 1 0 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 3 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 1 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ PATOĞLU 717 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,373 265,620 12 81 173 173 3943

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 5 0 5,00 50 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 49 29 41,75 35 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe BEa*dEEABBAebDEE EadAACAACdDdA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADBBDEDBECbBD EC C ee ceDEeBA 

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik aaAB  d CC     c      a db e  

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen ea Db  d  EB   D AD  ed       

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 10 4 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 1 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 2 1 22
POLİNOMLAR 8 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 1 25
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 0 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA SAKALISARI 722 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,336 265,620 3 15 72 72 1665

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 72 39 62,25 52 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe aadcEeeBAe DEE EbdbebAA BDbABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal e aEcBcedcDcEdCCD  BbADeBaADce

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ABECCBCCCAADCDCABC D DCCBbBCCD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAbCEBCeaCdEDCADCdBec EACDebe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 0 3 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 2 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 5 0 100
FONKSİYONLAR 9 9 0 100
POLİNOMLAR 8 7 0 88
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 6 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 2 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ELMALI 833 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,388 265,620 22 122 219 219 7021

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 13,74 14,26 13,01

Toplam: 120 14 4 13,00 11 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaCdE ABBA a E DEe  A AA     

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 7 2 50
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLMİ ERKAN 788 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,010 265,620 7 50 134 134 2973

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 17 4,75 16 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 7 3 6,25 63 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 9 0 9,00 90 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 59 38 49,50 41 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe aedEdAdBAAec  DbbdbbeA C Dcbaa

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBeE B dADDedCCCDDaB ADBBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ABdC Ba C cba    d  DDb c   bc

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDAbCEBCBaCBED ADCEB DcEA DBAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 4 7 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 0 3 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 3 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 3 40
FONKSİYONLAR 9 3 3 33
POLİNOMLAR 8 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İDİL ECE YİĞİT 885 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,751 265,620 21 119 216 216 6293

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 6 7 4,25 14 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 30 36 21,00 18 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe aadEEABB beDa DE  e CAACe dAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal     aB d bDb   CDe  bA   B   e

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ec Cd e      DCA      e c   e 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CD    cCca Bd d D E e dd aa be

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 6 7 43
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 1 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 3 0
FONKSİYONLAR 9 1 2 11
POLİNOMLAR 8 3 1 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 0 25
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 1 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DELİÇAY 750 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,327 265,620 5 42 119 119 2537

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 3 16,25 54 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 9 0 9,00 90 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 59 20 54,00 45 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe aECadEEABBAADa EDE e ACAAC DEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  D B EDB d BDAd CCeD   ADEBB D

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD   C  eCC  a  b     Da      

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eaCDAbbdc EBCBED ADCbD D EA   

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 8 3 57
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 1 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 3 1 33
POLİNOMLAR 8 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 0 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEMA 908 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,337 265,620 2 11 60 60 1426

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 9 0 9,00 90 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 72 25 65,75 55 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe aEaadEEABBAeDDEEDECBAACAAC DEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDBBc bBEbaBD EadCaD BbADEecAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD B CCBCC A D DCA    DcC     

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen BaCDADed CEBCBED ADCbe DedA D 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 12 2 86
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 1 40
FONKSİYONLAR 9 6 0 67
POLİNOMLAR 8 5 0 63
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,784 265,620 14 91 185 185 4281

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 3 0 3,00 30 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 3 10,25 34 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 43 16 39,00 33 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe aCEEEABBAeDeEEbECBA  AAC DEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B bEDB d      dC      D     E 

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    C     cccCc        d     e 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAc cB  e   D AD      EACD   

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 5 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 2 0 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 2 2 22
POLİNOMLAR 8 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 0 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 0 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ ERTEKİN 859 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,699 265,620 16 102 196 196 4859

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 16 10,00 33 11,04 12,62 12,45

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 4 6 2,50 25 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 14 9,50 32 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 44 40 34,00 28 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe CadEEcBBA cbEaDcC AcCAbd DEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcEaBEbdDDbdbCCDebabADdceADae

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Fen bDAbbdBCBeddaDbADabBdDeEeCD   

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 5 7 36
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 5 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 5 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM ÖZDEMİR NAZLI 752 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,513 265,620 15 97 191 191 4581

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 2 0 2,00 20 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 44 31 36,25 30 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe aCdEEABBAe DEb Ebdbc eA aDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBDEDBab bDdd CC eaBeAecBecDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  c CCBC        A      e       

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen       BC  dBd  ADCEa eeE    Ae

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 4 0 44
POLİNOMLAR 8 1 1 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 0 0
DALGALAR 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 3 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 2 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET DEMİRBAŞ 800 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,739 265,620 6 43 121 121 2600

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 62 34 53,50 45 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaCdEEABBAAe d DEddAACAACdDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dD  DEDBEe aDdEddCDD  AeDEeBcD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik beA    BC Cbc aDCcaC aDDC B B 

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen  aCDcb EBCdBCBde  DC   cdEAaDc

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 6 5 43
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 4 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 3 3 33
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 4 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 3 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT EFE GEZER 874 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,125 265,620 18 107 201 201 5085

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 11 14 7,50 25 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 1 2 0,50 5 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 4 9 1,75 6 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 42 40 32,00 27 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe aEbecEEeBBAe a  DEdB ceAeCe aA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  De cEDB  aBDbbddCeeeB eDdeBeD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik e ABECCBCCCAADCDd B   c a     

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eabD cCdB bd   D        d  a  

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 4 5 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 5 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 1 60
FONKSİYONLAR 9 9 0 100
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 1 2 13
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KARAMAHOOĞL U 818 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,621 265,620 8 58 146 146 3348

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 56 37 46,75 39 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe dCddEedBAe DE bEeeA CA a cEcBE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBDEDB   cDbd CCDea bA B aADbe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ABECCBCCC    D     e  dCBbBCCD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bbAabdc BaCBED cDCEB DbE aaBee

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 3 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 5 0 100
FONKSİYONLAR 9 6 0 67
POLİNOMLAR 8 1 1 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 4 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFNAN KARAPINAR 807 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,932 265,620 20 112 208 208 5700

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 9 12 6,00 20 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 38 46 26,50 22 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe cEa d bABBdAaca  Eed bCAbCcDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal   c   cB da eAd bCDeeBd DEeBAc

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik aDbe C BCb b aae    a   b     

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen BaebAbb c E  BED ADaAecDdEAbD 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 5 9 36
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 4 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 3 3 33
POLİNOMLAR 8 0 4 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 1 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ERYILMAZ 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,960 265,620 19 110 206 206 5507

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 13 2,75 9 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 1 3 0,25 3 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 2 4 1,00 10 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 5 12 2,00 7 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 40 47 28,25 24 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe CadEEeBdAAbDa  Eb   Cdbd c cBE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BecEDBEdADDdEbCCeD a ADcaBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik bBdCdebCbbcaC       eDd   e Cb

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen  aAbb     b  e ADad  cedACa b 

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 8 6 57
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 3 40
FONKSİYONLAR 9 3 6 33
POLİNOMLAR 8 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 2 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 1 4 13
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 4 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ NUR TEKTUNA 823 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,819 265,620 13 90 184 184 4249

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 48 36 39,00 33 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe CedEEABBAb  aEDEbdb dAA eDEAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal   cEDB   DD bd CbD BbebdBaADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik   EC BCC  cD   A    D       b 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDcDed deaCBED ADCdB  ddAaDade

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 4 5 29
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 0 3 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 2 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 2 0 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 2 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 4 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SU KERKÜK 738 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,200 265,620 10 77 169 169 3840

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 9 16 5,00 17 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 53 42 42,50 35 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaadEEABBAeceEb E Be CA aeDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  cB cEDB d BDb  CCeaBB eDbeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CbdBECCBe  A bCDCAB C  D   bcd

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen B bbcaCcBeb  Bde ADabed AdAdDe

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 7 7 50
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 1 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 2 60
FONKSİYONLAR 9 5 1 56
POLİNOMLAR 8 5 1 63
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 3 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 4 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE AKTAŞ 721 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,146 265,620 4 24 86 86 1836

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 67 26 60,50 50 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe CCdE ABdA DD EDECdAcCc C  EABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBDEeBEbADDAdebCDDeBAAD cBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik   ECbBCbC  D bb B   D C      D

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDAb ccee CBED AbCEBdDAEA DBAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 8 1 57
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 4 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 0 40
FONKSİYONLAR 9 4 2 44
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 0 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE YALDIZ 0 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,834 265,620 17 105 199 199 5005

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 45 49 32,75 27 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe eddcEABBde DEEDEed cCAeCBDcABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBaEcBcd bDdd CCeeaedADcBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik be C BCb b a  e       a     aD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen ebAbbdebBa ddDCAD d  DdEdbDaAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 3 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 4 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 3 2 33
POLİNOMLAR 8 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 3 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR ENES BAYINDIR 863 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,752 265,620 23 123 222 222 7748

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 4 2,00 7 13,74 14,26 13,01

Toplam: 120 3 4 2,00 2 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe eEaed EA                      

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 0 0 0
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜLÜŞ ŞAHİN 828 10C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
348,287 265,620 1 6 49 49 1154

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 23 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 13,74 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,05 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,14 3,67 3,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,63 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,22 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 11,04 12,62 12,45

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 6,58 7,92 6,28

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,35 3,26 2,98

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,86 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,07 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 9,27 11,90 9,81

Toplam: 120 76 26 69,50 58 40,63 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaedEEABBAADDEEDECBAbCAACBDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADBacEDBEbbBDbE CCcDeBAADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eDAc CCBCCCd D D     D  d     

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eabDAbbEBC BCBED AeCceeDAEcCDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 14 0 100
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 2 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 6 1 67
POLİNOMLAR 8 2 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 1 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH SANCAKTAR 779 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,125 265,620 3 13 63 63 1457

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 21 9 18,75 63 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 71 24 65,00 54 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe  acEbdBBAADDEE   db CAAC D ABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B cEDBcC cD E CCce B eD  aADEd

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  BECCBCCCe D D AB   DD  B BCCD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAbCEBCeaCBEDeAeCEBBcdEAaDBAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 12 0 86
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 0 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 4 0 80
FONKSİYONLAR 9 6 1 67
POLİNOMLAR 8 4 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 5 0 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE DEMİR 790 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,474 265,620 20 109 205 205 5336

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 2 0 2,00 20 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 8 4 7,00 23 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 36 25 29,75 25 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe aedcadBBAAeDEE ECe  abbCdDcAcE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal    EcBE  DD d dCeD  AADBBBAcEd

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik              a                

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAb  B   C  D         ddC  AD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 12 2 86
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 2 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 0 0
FONKSİYONLAR 9 0 0 0
POLİNOMLAR 8 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 0 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 0 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 2 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERA ELRAHMO 780 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,395 265,620 5 28 95 95 1968

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 5 12,75 43 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 8 2 7,50 75 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 8 0 8,00 80 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 21 4 20,00 67 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 64 21 58,75 49 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe aE  dE eBBAba E bE d AeA    Ec

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADBBcEcB  aBD Ea CcD      BB D

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CDba e BCCCA DCD ABC DDD   ABC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eCbDADCEBCEBCBED  DCAe  AdACD 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
ROMAN 14 7 4 50
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 2 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 6 1 67
POLİNOMLAR 8 5 0 63
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 6 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN ÇETİN 787 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,857 265,620 24 120 217 217 6877

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 0 3 -0,75 -8 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 3 5 1,75 6 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 3 1 2,75 28 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 0 0 0,00 0 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 5 2 4,50 15 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 20 22 14,50 12 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BECedEbABcde DE  Ee b   dac Ec

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal      E       d   e e      eBcD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik a    C B     c          e     

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen    D De  C           D   d C  

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 8 4 57
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 2 0 22
POLİNOMLAR 8 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 1 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ÇETİN 868 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,954 265,620 19 100 194 194 4720

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 10 6,50 22 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 3 6 1,50 15 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 43 33 34,75 29 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaa  EeBB be a bE BA  cba   A

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal AbBBcE BabaeD E dC  B AeDEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD   CC b    a Db BC DD       

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen e bDcbeEBeEB B D d Cce  eEA D 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 3 7 21
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 2 0 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 2 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 3 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 2 1 22
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 0 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF UĞURLU 862 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,337 265,620 25 121 218 218 6920

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 5 5,75 19 12,71 14,26 13,01

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,81 7,92 6,28

Toplam: 120 16 8 14,00 12 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe Bba dEaAB cA DE               

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Matematik e  c C B  C  a D ABC  DD      

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 8 1 57
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 3 0 33
POLİNOMLAR 8 4 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GÜLTEKİN 836 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,892 265,620 15 80 172 172 3929

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 51 38 41,50 35 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe CadEEeBBdADe  DEddAACAba ecbaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BaDEDBab DDeEdCCDDc beDBBBADce

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  BdC  C  e e eb               

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAbC Beea BED AD bBBbAbACDBbe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 7 4 50
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 2 1 22
POLİNOMLAR 8 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 1 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA İBİŞ 732 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,194 265,620 7 31 99 99 2046

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 66 30 58,50 49 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe CedEEeBBAADeEEbEbB ACAAaeDE aE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BacEbBEdAbD E CCeD BAADBBBADEB

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  c  CB CC  a   ABC D D      eD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAbCdBdd CBEDdADCEdcDeEAaD ce

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 11 3 79
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 0 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 4 0 44
POLİNOMLAR 8 3 1 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP EMİR LOFÇALI 873 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,387 265,620 21 111 207 207 5523

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 9 2 8,50 28 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 2 2 1,50 15 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 0 0 0,00 0 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 2 2 1,50 5 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 32 15 28,25 24 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe CCdEEeBB eDaE D   AdCd C  b BE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal  B E B b       C D       BADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    CdBCb   D   A    DDd     b 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen  DAb  c                       

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 6 5 43
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 0 1 0
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 3 2 33
POLİNOMLAR 8 2 1 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 0 1 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME GÖK 430 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,933 265,620 11 51 135 135 2975

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 3 1 2,75 28 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 6 10,50 35 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 57 28 50,00 42 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe aECed EeBBA DeE bEbB ACAAaeDE 

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal AbBacEbB   BD E  beDBBAADEBB D

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eD c  CB CC  a DeABC DDDebd   

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen    DAb E  E CBEDdAcC e  e  aDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 9 3 64
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 0 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 4 0 44
POLİNOMLAR 8 4 3 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 2 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 0 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 1 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİME İPEK İFRAZLI 794 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,458 265,620 14 73 165 165 3800

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 2 5 0,75 8 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 7 10,25 34 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 51 32 43,00 36 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe aCdEEABBAA DE DECdbdCeAa DEAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal  ecEcBEdADDAEabCbD cdAD  BADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik   c dB C   e  e B   e   e   aD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dbAbba C  C  D AcCEB D E C  Ae

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 12 0 86
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 2 1 22
POLİNOMLAR 8 1 2 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 3 25
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 1 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 0 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİYET KOYUNCU 769 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,864 265,620 6 29 96 96 2022

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 21 4 20,00 67 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 66 30 58,50 49 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaadEaeBBA bDEEDECdc  AA  DbA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDeBDED aaaBD ddCCeeBBbc E eAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eDAcbCCBCCC  a Db BC DDD   A  

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen e CDA CcB EBCBEDd  CADBDeEACDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 3 40
FONKSİYONLAR 9 6 0 67
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 4 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 0 75
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 0 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA NACAR 0 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,378 265,620 4 23 85 85 1828

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 67 26 60,50 50 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BE aEEE B AdDeEEbECc ACAAC DcA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ec abEDBEbDB  E  CaD  AAcEeae 

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik aeA  CCBCbC  Da CA C DDD e  BC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen dCCDADaEcCEBCBdD ADCAeB A  CDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 8 5 57
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 0 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 5 2 56
POLİNOMLAR 8 4 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 5 1 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 0 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ODUNCU 735 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,817 265,620 2 12 62 62 1445

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 15 10 12,50 42 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 22 6 20,50 68 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 74 35 65,25 54 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe aCcEEeBBAebDE DECdcACAAadDbABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBDEDB bdDD ddCb eaBbADBBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik AcbCCBCCCbca DbdBC DDDa  Ad eD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen baADCcBCd CBEDdADCEBB eEACDBAD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 10 4 71
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 2 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 3 40
FONKSİYONLAR 9 6 2 67
POLİNOMLAR 8 3 4 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 4 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL * AT KARAKUŞ 785 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,025 265,620 18 93 187 187 4440

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 6 9,50 32 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 44 26 37,50 31 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BECCdEEeBBAde E DECdAcCAba  EA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADeacEDBEbcaD    Cee   ADEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik b  a C          b             

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen   dDAb cBCbB   e AD A  b  AC B

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 7 4 50
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 2 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 1 0 11
POLİNOMLAR 8 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 2 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA 748 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,879 265,620 9 44 123 123 2636

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 60 29 52,75 44 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaadEaeBBA bDE  E dc  AA   bA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDe cE B b BD E dC  eBdADEeBcD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eDAcECCB CC  a DaABC DDD CBeBC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen    DAbeEBCE CBEDdADC e   dAbDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 1 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 2 60
FONKSİYONLAR 9 5 0 56
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 7 1 88

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 0 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ERKEN 870 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,791 265,620 23 117 214 214 5914

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 2 4 1,00 10 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 30 21 24,75 21 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe  EaCEbEAdBAe    DEC b CA   D A

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  D BDEDBc   DdE  C D  bc Eee a

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik              e        DDd     

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen d  DA  cce     e         E  aa

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 4 2 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 1 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 0 0
FONKSİYONLAR 9 0 0 0
POLİNOMLAR 8 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 0 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 2 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KAYA 751 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,265 265,620 16 85 178 178 4156

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 7 7,25 24 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 11 3 10,25 34 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 6 1 5,75 58 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 2 2 1,50 15 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 5 11,75 39 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 44 18 39,50 33 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BE acEddaBd  D  c       AC D A

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  D         BDA  CCD B  bD daAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik b  BECCBC Ce   D ABe  D       

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen   CDAbCEB aB   e   CAeB dEA D 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ROMAN 14 4 1 29
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 0 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 1 40
FONKSİYONLAR 9 5 1 56
POLİNOMLAR 8 3 1 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 2 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SÜRÜCÜ 724 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,436 265,620 1 10 58 58 1393

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 12 17 7,75 26 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 6 1 5,75 58 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 10 0 10,00 100 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 23 2 22,50 75 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 75 36 66,00 55 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BECCdE AB AeDDEEDE dAACAACBDdA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDeBcEDBEaaaDbEdeCDDcBAcDEeBcD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eDc ECCcCCCcccCbbbBbbbccCCcccC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen    DAbCEBCEBCBEDCADC D DAEAbDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 11 2 79
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 5 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 2 40
FONKSİYONLAR 9 6 3 67
POLİNOMLAR 8 2 6 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 6 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ASLAN 830 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,300 265,620 8 35 104 104 2140

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 6 22 0,50 2 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 4 4 3,00 30 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 68 42 57,50 48 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BECdEccABBAADDEdDEbBAcaAeCcaEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal d edbEa ddbdbdaeCCcccdcAaceeAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CDAB C BCCCA c  aABCCDDDdCBABC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen cCCDADbE a  eeEcCAcCADBDAEACDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 14 0 100
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 6 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 4 0 80
FONKSİYONLAR 9 6 0 67
POLİNOMLAR 8 4 3 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 8 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 4 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 7 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN PEHLİVAN 829 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,631 265,620 17 87 180 180 4225

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 46 27 39,25 33 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe aE edEEABBAbDcEabdbdA CA C DEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal AbBBDd BaC  De  CCDe   AeEaB  

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik aeA            D      D     BC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen dCCDAb dBaE CB D ceC   c E aD 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 7 7 50
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 1 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 2 20
FONKSİYONLAR 9 0 0 0
POLİNOMLAR 8 1 0 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 0 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 1 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİNDE ELBARRİ 867 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,396 265,620 13 62 152 152 3496

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 4 0 4,00 40 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 8 4 7,00 23 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 52 26 45,50 38 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe aabEaABBceDDEE  CdA eAA  DcAB 

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B  EeBEbdDDAEaCCaDbBb DB BADde

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik Ac CCBCCCb e DCAB   D a       

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDAb dcCe    D AD E           

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 9 3 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 2 1 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 5 2 71
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 6 1 67
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 0 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA DAĞLI 746 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,879 265,620 12 56 143 143 3146

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 58 38 48,50 40 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe BEa dE ABecdaeEEbEbebACAAC D A

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  b  aEcB   BDbEabCeDa A Dbe AD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik aDbddCCBebCA a beABCCDD     B 

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eCCaAbCEcCEBCBEDdAbCe   cEACDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ROMAN 14 5 9 36
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 4 20
FONKSİYONLAR 9 5 2 56
POLİNOMLAR 8 4 3 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 0 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA HAPPANİ 909 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,045 265,620 22 115 211 211 5867

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 13 11,75 39 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 3 6 1,50 15 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 4 6 2,50 25 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 8 19 3,25 11 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 39 56 25,00 21 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe aadEEeBBAcDcEabECcbc A C ecAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBDdcBaCAbbAdedCDeaB AeB BcDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik dc   ae C d  Dd c   c dCd     

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CbcbacBCd bBdDbADabcdebEeaad  

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 9 5 64
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 5 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 1 3 11
POLİNOMLAR 8 1 3 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 2 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 0 4 0
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 5 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 6 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EKİNCİ 801 10D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,493 265,620 10 46 126 126 2683

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 25 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 12,71 14,26 13,01

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,46 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,25 3,67 3,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,91 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,46 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 11,08 12,62 12,45

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 8,81 7,92 6,28

Fizik 10 4 4 3,00 30 3,51 3,26 2,98

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,82 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,51 3,30 2,58

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 11,84 11,90 9,81

Toplam: 120 60 30 52,50 44 44,44 46,70 41,56

TYT Türkçe CC EEABB ebDE  E dc  AeCcDbABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal   cEcB e DDbE CCDe  AADeBBcDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  caCC e   daaDCABCaDDDCCB   eD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDcD E edaCBEcdADCE     ACDB e

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 4 64
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 2 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 1 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 2 3 22
POLİNOMLAR 8 6 2 75
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 5 0 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 1 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 0 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM BERKCAN 866 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,723 265,620 15 63 154 154 3640

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 4 5 2,75 28 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 14 13 10,75 36 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 56 47 44,25 37 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe aadcEdBBAcDD b E BAcCAeCcDEAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBbEaBcC DDAd CC DaabADBeBcDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik be CC Cb cAc DaAd  aDea c BdCc

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDAbeEceBebBcDeceC BB d AbDBAD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 9 2 64
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 4 2 44
POLİNOMLAR 8 2 4 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 4 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 3 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZYILDIZ 835 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,666 265,620 12 59 147 147 3379

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 9 13 5,75 19 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 3 7 1,25 13 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 14 15 10,25 34 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 59 49 46,75 39 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe CecEEABBAcDDEcDECddcCAACcebABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B bEaBcC DDAdaCC DaabADBeBcDEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik be CC Cb cAc DaAd  aDea c BdCc

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDAbeEceBedddeedDCdBB dEAaDBAD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 12 2 86
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 4 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 4 2 44
POLİNOMLAR 8 2 4 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 4 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 5 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ERYILMAZ 816 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,215 265,620 20 76 168 168 3837

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 0 8,00 80 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 10 13,50 45 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 52 38 42,50 35 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe CaEEcABddADcEEbECd ACA  eD ABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BcccDBEbdcDbE CCcebBbdDcBdA   

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik A dCdBa  b De  eBC            

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAbCEdCd CB D ADCEB ebEAaDabe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 9 5 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 2 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 2 4 22
POLİNOMLAR 8 3 1 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 0 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 4 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR COŞKUN 579 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,316 265,620 19 74 166 166 3803

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 2 7 0,25 3 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 5 0 5,00 50 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 50 28 43,00 36 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe eEaCdEEeBBAAc EEDE B  CeAaBDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDB  EDBE   D c  Cee BdAD eBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik e    CCBCa   a Dd d C D       

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen d eDAbeddeEB BE    C   Dbd CDc

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 9 2 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 1 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 2 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 0 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BANA CİSRİ 825 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,126 265,620 26 89 183 183 4242

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 16,83 14,26 13,01

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 2 7 0,25 3 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 46 27 39,25 33 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe CCdEEABBAA D EDEbde CAAaBDbbeE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Matematik  a CCBCCCd DCDCAd CDD dbB   e 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDcb EdeddCBEe ADCEB  edcaD Ae

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 0 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 7 1 78
POLİNOMLAR 8 5 2 63
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 1 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 4 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR POLAT 827 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,872 265,620 13 60 149 149 3406

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 3 4 2,00 20 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 6 0 6,00 60 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 54 30 46,50 39 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaaEEEABBAecDEEDEbdA CAAacaEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  DBBaEDBbd  D d CC DBc eDEeBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik bD    CcC C ce  dABe          

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen edCDAab   E  BED AD cec  EAaD 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 10 4 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 1 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 3 2 33
POLİNOMLAR 8 2 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 0 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 0 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL KURUCU 826 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,272 265,620 18 70 162 162 3772

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 4 5 2,75 28 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 5 1 4,75 48 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 52 35 43,25 36 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe aaEEEABdAAcDEEDcb e CeAaBDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B cEDBEabDDbdbaCeaa cADd BAD e

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    CCBCa   a Dd d C D       e 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAaaEBee CBEDb D   BDbE    Ae

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 5 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 5 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 2 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 0 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 1 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU GÜÇLÜ 897 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,152 265,620 4 14 65 65 1519

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 4 11,00 37 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 9 1 8,75 88 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 0 8,00 80 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 24 3 23,25 78 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 69 18 64,50 54 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe aCdEEABcAAD EEDECdAACAbC DEAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B  E     DD   CC ab A D BeADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    CCBCCC  aCe AB  bDDd  e    

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDADCEBCeCC ED ADCEBBcAEACDBb 

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 10 1 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 1 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 0 0
FONKSİYONLAR 9 7 0 78
POLİNOMLAR 8 2 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 0 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN BEYZA KAHRAMAN 896 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,064 265,620 17 67 159 159 3737

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 2 7 0,25 3 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 53 38 43,50 36 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe aedEEABBAAcDEEDcb e CeAaBDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBecDaE  DDbcdCCeee dAD BBADce

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    CCB a   a  d d CD        e 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen eDAbedded CBEDb DCEB DbdACDcAe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 10 4 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 4 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 3 1 33
POLİNOMLAR 8 1 3 13
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YAĞLIOĞLU 749 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,466 265,620 5 19 80 80 1745

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 5 1 4,75 48 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 67 21 61,75 51 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe CCcEEABBAA DEEDEC    A  BDEAaE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal    EDBE  DD   CC     AD aaAD e

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik ABcCCBCbCbcDCDaAB  DDDd  ABCaD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAbCEceBa BED AD b  cddACD AD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 12 0 86
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 0 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 2 60
FONKSİYONLAR 9 6 3 67
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 6 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 1 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 0 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KARSAL 815 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,529 265,620 10 41 118 118 2524

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 3 0 3,00 30 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 0 5,00 50 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 4 12,00 40 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 60 24 54,00 45 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe CCdEEABBAbeeE bE BA CA d DEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcE BcbADDbdaCCDeDBAAceBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    CCBdb   e DaABC          CD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDAbbEBC e     A C BBDAEA     

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 7 7 50
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 0 50
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 3 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 0 40
FONKSİYONLAR 9 3 2 33
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 0 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 0 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MÜLAYİM 709 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,486 265,620 9 38 111 111 2309

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 5 1 4,75 48 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 6 2 5,50 55 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 64 32 56,00 47 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe addEEeBBAeDDEED beA CAACcDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BBcEDBbdADDdaeCCDDDBAeDdcBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik    CCeCC cee DdABe  D     B bD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen  DAa EBC  CBdDaAD  Bc  EAaD ce

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 3 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 4 3 44
POLİNOMLAR 8 3 3 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 1 50
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 1 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SARI 869 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,903 265,620 24 84 177 177 4123

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 2 8 0,00 0 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 15 15 11,25 38 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 53 52 40,00 33 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe BECacEcABBdAaDbEDECdbcbAAaeDdA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dcBacEDBEdeBDbEaCCDecBbcDEedAe

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eDAedCd a  b Dee eBC          

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen dabDAbeddeEabBEDCADCbeBebEAaDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 8 6 57
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 0 3 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 3 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 3 40
FONKSİYONLAR 9 1 4 11
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 2 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE VURAL 791 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,244 265,620 25 86 179 179 4201

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 2 8 0,00 0 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 4 6 2,50 25 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 9 20 4,00 13 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 52 49 39,75 33 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe CCdEEABBAA D ED bde CAAaBDEbBE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B ecDBEbdDDcdddCeeeecADdBBAD e

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik cc C BCCCd aCDdAd C D      ae 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen dDAbedceeadaabeeDCEBBcebcaD Ae

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 7 0 50
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 1 6 14
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 3 0
FONKSİYONLAR 9 6 1 67
POLİNOMLAR 8 3 3 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 4 4 50
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 5 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN FAKI 585 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,849 265,620 7 22 83 83 1796

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 6 1 5,75 58 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 2 7,50 75 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 69 32 61,00 51 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe BbCddEEeBBAeDDEED beAeCAACcDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADeBaEDBEdDBb dbCCceBB ADdeacD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik CD   CCBdbCcc  DaABC DD d     

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen    DAaCEBCEBCBdDaADCbD aAEACDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 10 2 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 0 40
FONKSİYONLAR 9 4 4 44
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KUTAY 786 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,579 265,620 3 9 56 56 1389

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 9 1 8,75 88 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 0 8,00 80 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 23 4 22,00 73 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 71 20 66,00 55 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe cEaadEEeBBAAD EEDEC AACAAC DEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDB DEDB   BD E CC acBbADEeaAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik     dCCBCCCe a e AB   D    e  

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eCCDADCEBCEBC ED ADCb BceEACDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 11 0 79
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 0 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 1 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 6 1 67
POLİNOMLAR 8 2 2 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 0 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KURT 837 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,340 265,620 28 101 195 195 4748

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 16,83 14,26 13,01

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 2 7 0,25 3 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 12 14 8,50 28 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 42 28 35,00 29 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe eECCdEEABBAA D EDEbde CAAaBDbb

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Matematik      CCceCCd eCD Ad CDD d B   

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen dadDcb EdeEBCBEe ADCAe  edcaDc

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 0 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 0 0
FONKSİYONLAR 9 5 3 56
POLİNOMLAR 8 3 3 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 3 0 38

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 2 25
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 5 14



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE EKİNCİLER 864 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,114 265,620 21 78 170 170 3842

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 4 1 3,75 38 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 3 3 2,25 23 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 52 37 42,75 36 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe aadEbABBAecDEEDECdAACAACBDEABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BecaDBEa bDcEaaCca B ADe edDEd

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik c ce BCCd  a eC    D bC     de

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CD D  Bd  d Ee cD  Bd  EACDd e

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 10 4 71
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 4 0
FONKSİYONLAR 9 3 2 33
POLİNOMLAR 8 2 2 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 0 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 0 50
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 2 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 1 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAVAŞ 711 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,715 265,620 8 36 108 108 2268

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 9 0 9,00 90 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 63 27 56,25 47 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe aCdEEeBBAeDD  DEd A  AA dDbABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B aEDBECADD dCCCcDcBeADBBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik  e CdBC db D   ABe  D d d     

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen  DA  dBee CBED ADCEBBbdEA DBde

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 9 2 64
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 2 0 67
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 2 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 3 3 33
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 0 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAVİYE ZEYD 774 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,244 265,620 29 103 197 197 4884

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 6 1 5,75 58 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 41 30 33,50 28 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe ada dEEABBd   EE  b   dAeC   c

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal   B     Eba DbEeCCDD  b DEaBAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik e     CBCa   a Dd d C D       

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen edbDAaaEBe dCBE  ADCAe DbE  b 

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 4 1 29
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 0 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 3 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 1 0
FONKSİYONLAR 9 3 1 33
POLİNOMLAR 8 2 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 0 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 5 1 63
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 2 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ŞAHİN 743 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,058 265,620 14 61 150 150 3432

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 13 6,75 23 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 4 6 2,50 25 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 3 7 1,25 13 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 13 15 9,25 31 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 58 47 46,25 39 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe BEC cEEABBAcDDEcDECdb CAACcebA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  DB bEaBcCaaDAd dC DBebADEeBcD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik Ccbe CC Cb cAc DCAd  aDeaac Bd

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen BedDAbeEcedBdddeedDCADB d AaDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 12 2 86
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 4 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 3 20
FONKSİYONLAR 9 4 2 44
POLİNOMLAR 8 3 3 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 5 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 5 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI GÜL YARIMAĞA 710 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,814 265,620 2 7 52 52 1216

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 9 1 8,75 88 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 23 6 21,50 72 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 76 30 68,50 57 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe BEaaEEcABBAeDDEEbECB ACAACBDEA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDBBDEDBcCeBDdE  CeDdB ADEeaAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik eDABdC BaCCb  ee eBC cDed    d

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen eCCDADCdB EBCBEDdADCbeBDAEAaDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 12 2 86
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 2 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 2 60
FONKSİYONLAR 9 4 3 44
POLİNOMLAR 8 2 3 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 3 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 1 1 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİT TİLKİ 768 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,552 265,620 1 3 33 33 667

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 9 1 8,75 88 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 10 0 10,00 100 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 84 30 76,50 64 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe addEEeBBAA eaEDECdAcCAACBDcABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal BcbEDBECbDDbdCCCDDaBdADeBBADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik A  CCBCCCecDCDCABCbaDD  cABCb 

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen CDADCEBCdCCBEDCADCEBdceEACDabD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 6 6 43
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 3 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 3 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 7 2 78
POLİNOMLAR 8 6 1 75
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 5 2 63

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 4 0 100
DALGALAR 3 3 0 100

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 8 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL YOLMACI 898 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,323 265,620 11 52 137 137 2995

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 5 3 4,25 43 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 4 2 3,50 35 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 58 32 50,00 42 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe BECddEEeBBAeDeaEDECd cCAACBDcA

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal ADdB EDBcda D d CC DcB ADEeaAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik   A   C CCC   d CABC bDDd  e  

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen debD DCE Cc b  D ADCde DddA bc

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 6 8 43
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 2 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 0 20
FONKSİYONLAR 9 4 1 44
POLİNOMLAR 8 4 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 0 75
DALGALAR 3 2 0 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 3 2 38
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 4 29



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDRA ELRECEP 767 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,807 265,620 23 83 176 176 4083

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 8 1 7,75 26 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 3 1 2,75 28 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 44 15 40,25 34 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe eE adEdeBBA DD  DECdAAC    D A

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal  D   EDB a B  E  C D          

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik      C       D   AB  D e      

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen    D   EcCEBCBEDC eCAedbeEAaDB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 9 0 64
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 0 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 2 0 29
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 0 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 0 0
FONKSİYONLAR 9 1 0 11
POLİNOMLAR 8 3 0 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 1 1 13

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 1 0 25
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ABDULLA H 723 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,561 265,620 22 82 174 174 4007

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 6 3 5,25 18 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 7 1 6,75 68 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 48 30 40,50 34 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe cECadEdeBBcd    e  d  CAAa  Eb

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal                     eadADE BAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik aD   CCBebCbcDCDaA   DDDd  ABC

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen BabDAbCEcebB BED ADCADBcddA DB

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ROMAN 14 1 3 7
ŞİİR 3 0 0 0
TİYATRO 1 0 1 0
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 1 0 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 1 1 20
FONKSİYONLAR 9 5 4 56
POLİNOMLAR 8 3 2 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 6 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 2 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 1 75
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 1 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 3 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUZAN AĞARMIŞGÜN 854 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,740 265,620 16 66 158 158 3715

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 5 4 4,00 40 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 2 2 1,50 15 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 55 45 43,75 36 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe cEaacEbABBAecDEaDECBAACAdCcDEb

Cevap Anahtarı A BECCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEA

TYT Sosyal dDeBDEDBEabdDbECCbDDeabeDaeaAD

Cevap Anahtarı A ADBBDEDBECDBDAECCCDDBBAADEBBAD

TYT Matematik de   CeBCbd cD Dab C  DbCb   C

Cevap Anahtarı A CDABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABC

TYT Fen cebDAD EBdd    D cD AecDdEAa  

Cevap Anahtarı A BCCDADCEBCEBCBEDCADCADBDAEACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 10 4 71
ŞİİR 3 0 3 0
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 2 1 1 50
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 4 3 57
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 2 1 67

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 0 2 0
FONKSİYONLAR 9 3 4 33
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 2 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 3 0 75
DALGALAR 3 2 1 67

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 2 1 25
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ALKAYARİ 733 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,672 265,620 27 94 188 188 4488

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 6 14 2,50 8 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 2 8 0,00 0 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 7 3 6,25 63 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 14 16 10,00 33 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 51 56 37,00 31 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe CacEcABBdAaDbEDECdbcCAAaeDdABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B ccDBEbdcD E bCcebBbcDcBdADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik AedCd a dbbDeebeBC c    e   eD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bDAbeddedaCBcDbADCEaBebEAaDBbe

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ROMAN 14 8 6 57
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 1 1 50
DESTAN/EFSANE 3 1 2 33
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 1 1 50
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 2 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 2 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 2 3 40
FONKSİYONLAR 9 1 6 11
POLİNOMLAR 8 3 3 38
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 0 3 0

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 6 2 75
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 10.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KILCI 777 10E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,649 265,620 6 20 81 81 1768

Puanı Hesaplanan: 123 224 224 8079

Katılımlar: 29 123 224 224 8079

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 16,83 14,26 13,01

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 4,24 4,50 4,53

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 3,26 3,67 3,77

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,88 1,96 2,03

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,49 2,12

TYT Sosyal 30 13 2 12,50 42 11,69 12,62 12,45

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 7,91 7,92 6,28

Fizik 10 3 7 1,25 13 3,20 3,26 2,98

Kimya 10 8 1 7,75 78 5,80 5,35 4,26

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,66 3,30 2,58

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 12,66 11,90 9,81

Toplam: 120 68 26 61,50 51 49,09 46,70 41,56

TYT Türkçe CCdEEABBAeDD EDE dA CAACeD ABE

Cevap Anahtarı B CCEEEABBAADDEEDECBAACAACBDEABE

TYT Sosyal B   D    D  E CC   B ADc BADEe

Cevap Anahtarı B BBDEDBECADDAECCCDDDBAADBBBADEB

TYT Matematik bBECCBCbCA DabCAB  DDDa  e CbD

Cevap Anahtarı B ABECCBCCCAADCDCABCCDDDCCBABCCD

TYT Fen bbAbCdcCeaCBdD ADCEBBcedAaDaAD

Cevap Anahtarı B CDADCEBCBCCBEDCADCEBBDAEACDBAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
ROMAN 14 9 2 64
ŞİİR 3 3 0 100
TİYATRO 1 1 0 100
HİKÂYE 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 3 3 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 2 2 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 2 2 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 7 3 0 43
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 3 1 0 33

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 5 3 2 60
FONKSİYONLAR 9 6 2 67
POLİNOMLAR 8 4 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 8 4 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 0 3 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 4 2 2 50
DALGALAR 3 1 2 33

Kimya S D Y B%

KARIŞIMLAR 8 7 1 88
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 2 5 29
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