
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME 101 192 192 6245

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,17 5,98 8,67 2,98 1,82 2,52 2,30 1,93 1,82 0,85 1,16 0,56 2,05 0,50 1,93 10,58 4,00 9,58 3,33 1,97 2,84 3,31 0,89 3,09 3,82 1,79 3,37 39,39 20,04 34,38 230,500 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,43 5,26 10,11 3,44 1,49 3,06 2,29 1,63 1,88 0,79 1,20 0,49 2,28 0,51 2,15 9,68 4,75 8,50 3,14 1,78 2,69 2,32 0,85 2,10 3,07 1,68 2,65 38,44 19,15 33,63 232,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 130 MERVE KAYA 11C 21 5 19,75 1 3 0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 18 4 17,00 6 1 5,75 8 1 7,75 9 1 8,75 69 15 65,25 321,381 395 273,591 1606 367,982 1022 351,815 365

2 92 SENANUR BAKTAGEÇ 11B 12 3 11,25 2 0 2,00 25 4 24,00 8 2 7,50 9 0 9,00 10 0 10,00 66 9 63,75 318,391 438 193,008 3334 440,248 207 335,898 526

3 60 ESMA NUR GÜLTEKİN 11A 13 5 11,75 5 0 5,00 20 7 18,25 9 1 8,75 8 1 7,75 7 3 6,25 62 17 57,75 301,554 685 214,233 2864 375,867 921 304,719 934

4 136 ŞEYMA TAŞ 11C 23 3 22,25 5 1 4,75 4 3 3,25 1 4 0,00 3 0 3,00 6 7 4,25 7 1 6,75 4 1 3,75 6 4 5,00 59 24 53,00 286,865 1019 321,925 731 238,380 2699 292,179 1188

5 2 CEYHUN SÖYLER 11B 4 1 3,75 7 2 6,50 4 5 2,75 1 0 1,00 21 0 21,00 7 3 6,25 4 2 3,50 7 2 6,50 55 15 51,25 284,241 1091 199,718 3188 352,510 1216 266,647 1809

6 115 HATİCE AÇIKEL 11C 14 6 12,50 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 17 4 16,00 6 3 5,25 5 0 5,00 5 3 4,25 55 16 51,00 282,442 1145 242,963 2218 309,076 1778 296,304 1092

7 212 MESUT 11B 14 3 13,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 19 4 18,00 6 3 5,25 4 4 3,00 2 1 1,75 56 21 50,75 281,493 1178 255,830 1953 291,271 2012 313,456 813

8 111 ELİF GENÇTÜRK 11C 15 12 12,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 16 4 15,00 6 4 5,00 10 0 10,00 7 1 6,75 57 26 50,50 281,383 1183 194,937 3295 352,149 1221 286,874 1316

9 512 IRAZ KARAKUŞ 11B 16 9 13,75 22 5 20,75 3 0 3,00 4 2 3,50 9 1 8,75 54 17 49,75 278,855 1261 197,029 3244 347,944 1264 333,413 546

10 38 MERYEM ŞAHİN 11D 20 10 17,50 9 1 8,75 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 11 10,25 56 28 49,00 275,765 1386 363,179 274 179,007 3632 295,847 1103

11 691 TUĞBA ALTINPARMAK 11C 13 2 12,50 7 0 7,00 2 2 1,50 2 2 1,50 12 4 11,00 3 2 2,50 4 0 4,00 8 1 7,75 51 13 47,75 273,421 1487 256,353 1942 278,526 2185 266,224 1831

12 10 HANZADE K 11D 18 10 15,50 8 1 7,75 6 4 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 13 6 11,50 53 22 47,50 271,843 1554 343,363 464 187,089 3486 289,713 1231

13 42 AZAT KURTARAN 11A 24 5 22,75 8 2 7,50 10 0 10,00 7 3 6,25 49 10 46,50 271,793 1558 108,850 4803 413,024 452 251,574 2306

14 223 EMİRHA  SAĞCAN MÖ 11D 17 13 13,75 8 2 7,50 9 1 8,75 2 3 1,25 5 0 5,00 12 11 9,25 1 0 1,00 54 30 46,50 269,315 1661 342,676 474 178,227 3650 264,229 1900

15 385 SUEDA KEKEÇ 11E 20 8 18,00 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 3 12,25 52 22 46,50 268,773 1690 332,768 593 191,939 3410 311,292 842

16 520 KEVSER KOÇ 11B 8 4 7,00 20 5 18,75 6 4 5,00 7 3 6,25 8 0 8,00 49 16 45,00 266,634 1773 153,741 4100 359,745 1113 275,299 1570

17 87 RABİA 11D 23 6 21,50 7 3 6,25 8 2 7,50 1 3 0,25 5 0 5,00 7 7 5,25 51 21 45,75 266,276 1785 368,228 239 146,677 4302 293,075 1173

18 114 BEYZAE 11C 14 3 13,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 9 1 8,75 6 2 5,50 6 1 5,75 7 0 7,00 47 10 44,50 264,467 1873 219,276 2737 287,655 2054 257,808 2099

19 251 ZEHRA C 11D 18 12 15,00 9 1 8,75 6 4 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 12 9 9,75 52 29 44,75 264,277 1879 335,041 554 175,774 3696 275,771 1559

20 899 NECLA RAHANLI 11E 19 10 16,50 7 3 6,25 3 7 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 8 4 7,00 3 0 3,00 2 1 1,75 50 26 43,50 260,808 2026 315,832 818 187,129 3485 269,468 1730

21 175 BETÜL DAĞ 11B 9 3 8,25 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 12 1 11,75 6 3 5,25 3 2 2,50 4 0 4,00 47 16 43,00 260,662 2037 234,847 2408 263,018 2388 241,721 2668

22 37 MELEK Ç 11D 22 8 20,00 6 4 5,00 8 2 7,50 1 4 0,00 5 0 5,00 7 4 6,00 49 22 43,50 260,216 2053 348,333 408 151,526 4191 287,346 1306

23 106 BERRA CABİOĞLU 11C 21 3 20,25 7 3 6,25 7 1 6,75 9 1 8,75 44 8 42,00 259,241 2089 108,850 4803 385,098 797 236,534 2841

24 146 ZEYNEP ÖZKAN 11C 16 5 14,75 1 2 0,50 2 1 1,75 13 3 12,25 3 3 2,25 7 1 6,75 4 2 3,50 46 17 41,75 256,450 2214 217,278 2793 274,391 2245 289,104 1247

25 187 FURKAN ÇEKİÇ SİÜ 11E 22 8 20,00 6 4 5,00 7 3 6,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 10 5,50 49 29 41,75 255,363 2273 342,643 475 148,293 4263 284,338 1350

26 230 SECEM ÇİVİT 11B 17 7 15,25 2 6 0,50 2 2 1,50 1 4 0,00 2 2 1,50 12 6 10,50 5 5 3,75 2 0 2,00 7 3 6,25 50 35 41,25 254,986 2291 228,570 2551 258,565 2434 281,990 1392

27 397 FATMA NUR BAŞTÜRK 11E 21 7 19,25 8 2 7,50 7 2 6,50 1 4 0,00 3 2 2,50 7 5 5,75 47 22 41,50 254,759 2303 338,747 509 149,910 4232 280,722 1438

28 100 AYŞENUR BATMAZ 11E 24 6 22,50 9 1 8,75 3 4 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 45 15 41,25 253,670 2347 355,999 331 132,019 4718 287,870 1270

29 59 ESMA DELİÇAY 11A 14 5 12,75 3 1 2,75 11 2 10,50 3 3 2,25 6 0 6,00 7 3 6,25 44 14 40,50 253,296 2363 207,132 3019 277,000 2205 264,922 1883
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,17 5,98 8,67 2,98 1,82 2,52 2,30 1,93 1,82 0,85 1,16 0,56 2,05 0,50 1,93 10,58 4,00 9,58 3,33 1,97 2,84 3,31 0,89 3,09 3,82 1,79 3,37 39,39 20,04 34,38 230,500 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,43 5,26 10,11 3,44 1,49 3,06 2,29 1,63 1,88 0,79 1,20 0,49 2,28 0,51 2,15 9,68 4,75 8,50 3,14 1,78 2,69 2,32 0,85 2,10 3,07 1,68 2,65 38,44 19,15 33,63 232,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 168 ELİF ÖZDEMİR 11B 10 2 9,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 13 1 12,75 3 0 3,00 6 0 6,00 5 0 5,00 41 5 39,75 251,584 2432 189,875 3405 287,186 2061 256,271 2153

31 256 ZEYNEP ÇAKMAK 11D 15 13 11,75 7 3 6,25 8 2 7,50 2 3 1,25 4 0 4,00 11 7 9,25 47 28 40,00 251,492 2440 307,541 962 172,541 3773 250,575 2352

32 67 ÖZLEM TIRTIR 11B 18 4 17,00 13 2 12,50 5 5 3,75 3 1 2,75 5 4 4,00 44 16 40,00 251,256 2452 217,871 2768 261,023 2407 305,969 916

33 383 EMİNE ŞAHİN 11C 19 4 18,00 3 6 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 6 4 5,00 5 5 3,75 4 2 3,50 5 5 3,75 47 28 40,00 251,155 2456 264,967 1779 215,859 3036 267,676 1784

34 126 MELİKE ECE TÜRKOĞLU 11C 17 3 16,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 10 1 9,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 43 13 39,75 250,587 2479 242,908 2220 231,669 2785 284,305 1352

35 14 BATUHAN GÖREN 11A 9 2 8,50 7 2 6,50 2 4 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 5 4,75 6 3 5,25 4 2 3,50 4 2 3,50 45 23 39,25 250,252 2490 255,125 1966 221,046 2947 201,316 4112

36 63 BÜŞRA ÖZBERK 11A 20 2 19,50 7 3 6,25 6 2 5,50 8 2 7,50 41 9 38,75 250,136 2499 108,850 4803 363,195 1078 232,022 3019

37 124 MELİKE DAĞAÇIKAN 11C 15 2 14,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 13 5 11,75 4 2 3,50 2 5 0,75 5 2 4,50 45 23 39,25 249,409 2530 230,415 2511 244,721 2601 284,390 1348

38 34 HÜSEYİN ÖZDEMİR 11B 7 3 6,25 7 3 6,25 15 6 13,50 7 3 6,25 3 3 2,25 5 5 3,75 44 23 38,25 248,491 2567 190,369 3396 276,608 2209 195,926 4267

39 64 HAYRUNNİSA TECİMEN 11C 15 10 12,50 6 0 6,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 4 1 3,75 10 1 9,75 4 3 3,25 5 4 4,00 45 25 38,75 248,205 2577 246,798 2149 221,861 2931 258,704 2086

40 80 NEŞE MUHTAR 11B 14 9 11,75 4 3 3,25 1 4 0,00 2 0 2,00 4 1 3,75 6 9 3,75 6 2 5,50 5 2 4,50 5 5 3,75 47 35 38,25 247,148 2624 244,034 2198 224,468 2894 217,487 3577

41 162 NAZ KARADAŞ 11B 14 4 13,00 1 3 0,25 3 0 3,00 15 2 14,50 2 3 1,25 3 1 2,75 4 2 3,50 42 15 38,25 246,768 2640 211,900 2922 256,289 2461 290,693 1209

42 680 NUR RAVULLU 11E 20 10 17,50 8 2 7,50 7 2 6,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 44 22 38,50 246,722 2645 335,032 555 133,401 4665 241,703 2669

43 0 YGT 11E 14 11 11,25 9 1 8,75 8 2 7,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 6 5,50 44 24 38,00 246,005 2676 319,463 768 148,293 4263 224,602 3310

44 338 ELİF ALA GÖZCÜ 11B 21 6 19,50 7 3 6,25 5 1 4,75 7 3 6,25 40 13 36,75 244,516 2749 108,850 4803 349,512 1246 232,022 3019

45 472 İLAF CİSRİ 11B 15 12 12,00 5 5 3,75 5 1 4,75 2 2 1,50 5 0 5,00 8 8 6,00 5 4 4,00 45 32 37,00 243,291 2799 282,906 1420 174,270 3731 232,730 2999

46 204 KEREM EFE TOSUN 11D 13 16 9,00 8 2 7,50 9 1 8,75 1 4 0,00 3 2 2,50 11 9 8,75 45 34 36,50 242,114 2848 287,393 1331 169,308 3824 228,793 3151

47 123 HABİP 11E 16 12 13,00 7 3 6,25 6 4 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 8 4 7,00 43 27 36,25 240,944 2904 298,078 1131 157,992 4048 245,573 2507

48 104 BERAT ŞENAKINCI 11D 14 10 11,50 6 4 5,00 6 3 5,25 4 0 4,00 2 2 1,50 11 10 8,50 0 1 -0,25 43 30 35,50 239,034 2998 289,801 1281 165,966 3897 244,357 2570

49 107 DURU ILGAZ ZOR 11E 22 5 20,75 7 3 6,25 4 4 3,00 1 3 0,25 5 0 5,00 1 2 0,50 40 17 35,75 238,636 3019 334,659 560 115,963 5290 259,378 2059

50 171 KEVSER T 11B 12 11 9,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 13 5 11,75 1 4 0,00 4 2 3,50 4 4 3,00 43 33 34,75 237,472 3073 214,854 2849 233,005 2765 248,548 2418

51 217 MERVE 11E 20 2 19,50 6 1 5,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 37 8 35,00 236,705 3107 316,029 814 132,128 4683 265,885 1844

52 0 PERİHAN 11D 17 9 14,75 8 1 7,75 6 1 5,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 3 3,25 39 17 34,75 236,577 3113 312,182 878 133,745 4644 234,960 2929

53 88 RAHİME ALICI 11A 12 5 10,75 1 0 1,00 9 6 7,50 6 3 5,25 5 3 4,25 6 3 5,25 39 20 34,00 235,519 3151 183,796 3545 255,961 2465 233,220 2991

54 191 HANİFE DOĞAN 11C 8 4 7,00 4 3 3,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 3 10,25 7 2 6,50 4 2 3,50 3 3 2,25 39 21 33,75 235,179 3164 181,003 3609 255,089 2472 224,163 3325

55 76 MUSTAFA 11B 10 4 9,00 6 0 6,00 2 4 1,00 1 0 1,00 9 1 8,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 5 3 4,25 38 17 33,75 234,784 3185 218,876 2742 219,436 2966 228,793 3151

56 239 PINAR GÜRDAL 11E 22 7 20,25 8 2 7,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 1 0,75 39 19 34,25 234,536 3196 323,181 709 117,580 5220 257,469 2123

57 667 VELİD ELŞİHABİ 11C 12 7 10,25 7 3 6,25 8 2 7,50 9 1 8,75 36 13 32,75 233,618 3239 108,850 4803 325,494 1549 176,374 4807

58 241 ARDA GÜLER 11A 15 5 13,75 9 1 8,75 7 0 7,00 4 4 3,00 35 10 32,50 232,786 3274 108,850 4803 319,283 1626 197,430 4224
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İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,17 5,98 8,67 2,98 1,82 2,52 2,30 1,93 1,82 0,85 1,16 0,56 2,05 0,50 1,93 10,58 4,00 9,58 3,33 1,97 2,84 3,31 0,89 3,09 3,82 1,79 3,37 39,39 20,04 34,38 230,500 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,43 5,26 10,11 3,44 1,49 3,06 2,29 1,63 1,88 0,79 1,20 0,49 2,28 0,51 2,15 9,68 4,75 8,50 3,14 1,78 2,69 2,32 0,85 2,10 3,07 1,68 2,65 38,44 19,15 33,63 232,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

59 91 RAHİME D 11D 14 6 12,50 5 4 4,00 5 4 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 9 5 7,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 23 33,25 232,713 3275 267,630 1731 166,802 3881 246,672 2477

60 44 SÜLEYMAN EFE 11B 19 4 18,00 7 3 6,25 4 2 3,50 5 4 4,00 35 13 31,75 230,522 3381 108,850 4803 315,857 1678 222,998 3360

61 360 MÜNKER KARTAL 11D 17 5 15,75 7 3 6,25 7 3 6,25 1 2 0,50 4 1 3,75 36 14 32,50 230,218 3394 317,819 791 112,730 5396 222,235 3390

62 169 BORA YÜN 11A 9 4 8,00 7 0 7,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 6 2 5,50 5 4 4,00 2 2 1,50 3 3 2,25 36 19 31,25 227,961 3504 226,233 2598 196,678 3334 202,414 4071

63 35 MEHMET KURUCU 11A 14 8 12,00 6 4 5,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 8 16 4,00 6 4 5,00 1 6 -0,50 3 7 1,25 44 51 31,25 227,411 3528 247,590 2128 172,281 3786 220,698 3446

64 693 YAVUZ YAŞKESEN 11E 18 11 15,25 5 5 3,75 4 6 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 10 4,50 40 36 31,00 226,118 3593 279,900 1476 141,827 4423 245,894 2497

65 22 NUR ÇETİN 11A 9 5 7,75 5 3 4,25 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 6 5 4,75 2 5 0,75 3 2 2,50 6 0 6,00 36 23 30,25 225,273 3627 215,854 2831 205,973 3186 196,195 4262

66 164 NAZ 11E 19 5 17,75 3 1 2,75 5 3 4,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 33 13 29,75 222,355 3755 294,918 1187 119,196 5125 241,905 2664

67 863 BEYZA SAĞLAMER 11A 11 6 9,50 1 0 1,00 1 2 0,50 4 1 3,75 8 7 6,25 4 5 2,75 6 2 5,50 35 23 29,25 222,255 3759 202,610 3121 206,740 3169 217,167 3583

68 48 YUNUS Ş 11C 10 13 6,75 1 1 0,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 15 5 13,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 28 29,00 221,732 3780 179,960 3634 225,070 2882 243,512 2607

69 116 İREM 11E 18 10 15,50 3 4 2,00 1 3 0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 7 4 6,00 35 23 29,25 221,236 3812 261,703 1844 151,526 4191 256,625 2148

70 399 YILDIZ 11D 16 12 13,00 4 5 2,75 4 6 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 7 6 5,50 37 32 29,00 220,840 3835 258,481 1898 148,293 4263 236,549 2839

71 82 NURAL TÜRKOĞLU 11D 13 2 12,50 8 2 7,50 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 30 8 28,00 218,127 3933 288,833 1300 112,730 5396 200,048 4150

72 98 ALİ BAYTÜRKMEN 11B 11 6 9,50 5 2 4,50 7 10 4,50 3 6 1,50 6 0 6,00 3 6 1,50 35 30 27,50 217,430 3965 199,708 3191 201,155 3261 206,639 3944

73 133 MERVENUR 11E 17 7 15,25 5 4 4,00 5 2 4,50 1 3 0,25 4 1 3,75 32 17 27,75 217,106 3982 286,500 1347 112,730 5396 218,822 3527

74 142 SENA ÇİLOĞLU 11C 7 4 6,00 9 2 8,50 4 1 3,75 5 1 4,75 4 1 3,75 29 9 26,75 215,887 4018 147,328 4204 246,916 2567 206,808 3942

75 172 FATMA  Ç 11D 11 8 9,00 7 3 6,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 4 4,00 31 17 26,75 215,077 4054 254,631 1984 138,594 4504 200,217 4147

76 932 AHED KHALİL 11C 2 1 1,75 5 0 5,00 6 5 4,75 5 5 3,75 6 3 5,25 6 3 5,25 30 17 25,75 213,694 4107 150,103 4159 236,392 2719 155,233 5280

77 68 CAN BABA 11B 6 6 4,50 1 0 1,00 12 2 11,50 6 3 5,25 1 2 0,50 4 4 3,00 30 17 25,75 213,163 4124 143,715 4278 241,017 2658 214,616 3675

78 39 İŞLER 11A 12 10 9,50 6 3 5,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 8 3,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 3 5 1,75 35 36 26,00 213,160 4126 217,772 2779 168,108 3851 197,615 4216

79 0 SENA 11E 19 9 16,75 5 4 4,00 5 4 4,00 29 17 24,75 208,609 4316 268,440 1712 112,730 5396 229,062 3124

80 43 KÖSE 11A 11 10 8,50 6 3 5,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 6 14 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 34 40 24,00 207,714 4346 211,359 2933 162,296 3977 187,780 4514

81 683 AY 11A 10 11 7,25 6 3 5,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 6 14 2,50 4 1 3,75 3 5 1,75 33 41 22,75 204,397 4480 203,343 3103 162,296 3977 179,246 4753

82 706 ALPER AKTÜRK 11B 8 8 6,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 11 7 9,25 1 5 -0,25 7 1 6,75 1 7 -0,75 30 30 22,50 203,861 4497 157,371 4034 211,444 3097 211,320 3778

83 33 MEHMET ERDEM ÇELİK 11A 10 5 8,75 5 3 4,25 6 0 6,00 4 4 3,00 25 12 22,00 203,466 4512 108,850 4803 254,625 2483 167,350 5026

84 648 EFE OYLUMLU 11C 4 1 3,75 9 1 8,75 5 5 3,75 6 4 5,00 24 11 21,25 200,774 4600 132,899 4423 225,140 2879 192,951 4349

85 54 BEYZA DEMİRKIRAN 11A 1 1 0,75 6 5 4,75 6 3 5,25 2 3 1,25 7 2 6,50 22 14 18,50 193,662 4845 113,660 4755 226,584 2861 148,406 5410

86 57 SAĞDIÇ 11C 6 2 5,50 14 5 12,75 20 7 18,25 191,923 4893 144,122 4262 195,172 3351 228,963 3147

87 112 CEREN ANAMUR 11C 8 2 7,50 7 12 4,00 2 3 1,25 3 0 3,00 3 5 1,75 23 22 17,50 189,827 4958 156,948 4045 178,003 3655 189,977 4431

                                                3 / 4



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 10,17 5,98 8,67 2,98 1,82 2,52 2,30 1,93 1,82 0,85 1,16 0,56 2,05 0,50 1,93 10,58 4,00 9,58 3,33 1,97 2,84 3,31 0,89 3,09 3,82 1,79 3,37 39,39 20,04 34,38 230,500 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 11,43 5,26 10,11 3,44 1,49 3,06 2,29 1,63 1,88 0,79 1,20 0,49 2,28 0,51 2,15 9,68 4,75 8,50 3,14 1,78 2,69 2,32 0,85 2,10 3,07 1,68 2,65 38,44 19,15 33,63 232,880 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

88 81 NUR EFŞAN ÇAMLI 11A 9 1 8,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 18 3 17,25 189,041 4979 164,964 3894 167,335 3869 180,462 4722

89 61 FRTTİ N T IRTIR JR 11B 8 4 7,00 6 4 5,00 1 1 0,75 4 4 3,00 19 13 15,75 185,969 5086 108,850 4803 212,184 3089 156,822 5235

90 51 ZEYNEP ÖZKAN 11A 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 6 2 5,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 5 2,75 19 13 15,75 185,647 5096 132,833 4430 189,915 3449 161,452 5153

91 919 İHSAN BAYDIN 11D 3 1 2,75 6 4 5,00 7 3 6,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 10 15,50 184,661 5124 205,573 3058 116,800 5272 131,980 5671

92 203 İLAYDA BAYRAM 11E 17 5 15,75 17 5 15,75 183,771 5145 209,855 2956 112,730 5396 222,235 3390

93 69 EFE YALÇIN 11Z 8 2 7,50 10 9 7,75 18 11 15,25 183,366 5150 156,948 4045 162,842 3955 212,537 3728

94 692 UMUT YERİNDE 11C 3 1 2,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 8 0 8,00 15 3 14,25 181,158 5203 149,898 4162 164,458 3924 181,612 4685

95 960 SELÇUK ÖRGÜN 11A 5 4 4,00 6 4 5,00 2 1 1,75 4 5 2,75 17 14 13,50 179,757 5235 108,850 4803 197,801 3316 138,774 5568

96 257 ADNAN SH 11Ç 15 7 13,25 15 7 13,25 178,712 5261 108,850 4803 198,405 3304 194,422 4311

97 122 MEHMET M       P 11C 14 8 12,00 14 8 12,00 175,246 5344 108,850 4803 190,322 3436 186,902 4526

98 18 EKİN KAYA 11A 7 13 3,75 3 5 1,75 2 4 1,00 5 3 4,25 17 25 10,75 172,039 5416 108,850 4803 183,003 3572 137,270 5588

99 123 MRV 11D 3 3 2,25 4 7 2,25 6 4 5,00 13 14 9,50 168,231 5499 123,279 4582 155,709 4107 143,607 5489

100 905 CAN KERKÜTLÜOĞLU 11A 8 1 7,75 8 1 7,75 163,461 5592 108,850 4803 162,842 3955 161,334 5155

101 0   1 0 1,00 1 0 1,00 115,241 4732 112,730 5396 114,710 5937
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
115,241 0,000 1 86 160 160 4732

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
112,730 0,000 1 96 187 187 5396

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
114,710 0,000 1 101 192 192 5937

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 1 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,00 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 1,00 7,58 6,83

Toplam: 120 1 0 1,00 1 1,00 33,64 34,37

TYT Sosyal                A              

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 0 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜLER 241 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,786 230,500 7 58 147 147 3274

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 15 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
319,283 0,000 4 13 69 69 1626

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
197,430 0,000 11 79 169 169 4224

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 7 0 7,00 70 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 20 5 18,75 63 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 35 10 32,50 27 28,07 33,64 34,37

TYT Matematik  aDeBC C DDc BeBe  DEE B CA  B

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DECABCCEcECCDDE  E ECE eacBbC 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 2 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 3 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 4 0 100
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AY 683 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,397 230,500 14 81 171 171 4480

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
203,343 0,000 9 61 124 124 3103

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
162,296 0,000 20 75 166 166 3977

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
179,246 0,000 15 89 179 179 4753

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 14 2,50 8 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 4 1 3,75 38 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 33 41 22,75 19 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe BbbcDEA cDE   Ebb   ea  bAedEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  EEeeCbEABbA dC    baa   EdAe 

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik e bee b   e cadBDe DEd de  bDB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen  c AB C  E           dcdDc ACe

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 1 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 2 55
MAKALE 2 0 2 0
ŞİİR 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 2 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 3 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 3 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 4 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 4 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 1 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT KURTARAN 42 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,793 230,500 2 13 72 72 1558

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 15 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
413,024 0,000 1 2 20 20 452

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
251,574 0,000 3 38 110 110 2306

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 10 0 10,00 100 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 49 10 46,50 39 28,07 33,64 34,37

TYT Matematik DBeCDBBCECBDDDaabBDaADEECB CAC

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEDECABCCbBECCDDEBDECeCEceDDBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 5 1 83
ANALİTİK GEOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 4 4 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 8 0 89

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 5 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 4 0 100
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN GÖREN 14 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,252 230,500 4 35 115 115 2490

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
255,125 0,000 1 37 83 83 1966

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
221,046 0,000 9 42 124 124 2947

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
201,316 0,000 9 75 165 165 4112

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 2 8,50 28 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 45 23 39,25 33 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe BE AD AE c    cC      D     E 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  EEBCCacABbc d A C bEBaaDEEABc

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik D  eB  d    bee     E CB  A   

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen D aABCCEcdd D cB E E d  D BACa

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 0 4 0
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 4 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 3 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 1 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 0 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA DEMİRKIRAN 54 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,662 230,500 16 85 175 175 4845

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
113,660 0,000 14 87 161 161 4755

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
226,584 0,000 8 37 117 117 2861

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
148,406 0,000 19 96 187 187 5410

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 1 0,75 3 5,61 10,11 8,67

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 22 14 18,50 15 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe   B d                         

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Matematik     cBB  e      b D  DE bB  c 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen  EDdaABCCb dd D c  ECeCEcAD BA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 1 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 1 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 0 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 3 0
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA SAĞLAMER 863 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,255 230,500 11 67 157 157 3759

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
202,610 0,000 10 62 125 125 3121

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
206,740 0,000 10 47 134 134 3169

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
217,167 0,000 7 68 158 158 3583

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 6 3 5,25 18 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 35 23 29,25 24 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe EABcC DEAEa Ecc  C         bbA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal                   E  cbB BaEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik ec  b B      DaBe a  DEE B  Aa

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen ccDd AeCaE          CBCdE Dc A

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 2 4 18
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 0 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 3 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 3 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 1 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 5 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 3 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BORA YÜN 169 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,961 230,500 8 62 151 151 3504

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
226,233 0,000 3 47 103 103 2598

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
196,678 0,000 13 52 141 141 3334

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
202,414 0,000 8 74 164 164 4071

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 4 8,00 27 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 11 4 10,00 33 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 36 19 31,25 26 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe E Bd AD AE c    cC      D  e A

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal AB E  CCCE  e  d A CaD  a    A

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik       B d     E e     E CB  A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cdD aABCCc Ed D    bCa d  * BA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 0 4 0
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 0 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 2 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 1 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 0 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖZBERK 63 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,136 230,500 5 36 116 116 2499

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 15 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
363,195 0,000 3 6 44 44 1078

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
232,022 0,000 5 54 142 142 3019

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 41 9 38,75 32 28,07 33,64 34,37

TYT Matematik DB   B C b DDDEBCBDDADEdCB CA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEDcCABCbEBEC DDc DcCBCbEADbBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 1 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 8 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 1 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 1 75
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 3 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KERKÜTLÜOĞLU 905 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,461 230,500 21 100 191 191 5592

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 15 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
162,842 0,000 19 73 164 164 3955

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
161,334 0,000 18 93 183 183 5155

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 7,67 8,50 9,58

Toplam: 120 8 1 7,75 6 28,07 33,64 34,37

TYT Matematik D  CD B          B   D   B  Ad

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 0 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN KAYA 18 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,039 230,500 20 98 189 189 5416

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 15 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
183,003 0,000 15 59 148 148 3572

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
137,270 0,000 21 99 190 190 5588

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 17 25 10,75 9 28,07 33,64 34,37

TYT Matematik DBe Dee b  ae cadBDe DEd d   b

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen ccD  AeCebBdb a b  E BeEd DcBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 2 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 4 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 4 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 3 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 4 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 3 0
GAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA DELİÇAY 59 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,296 230,500 3 29 107 107 2363

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
207,132 0,000 8 59 121 121 3019

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
277,000 0,000 5 20 90 90 2205

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
264,922 0,000 2 30 94 94 1883

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 3 1 2,75 9 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 6 0 6,00 60 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 44 14 40,50 34 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe B dADEAE  EA CECc A     ceeAE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal                          EdA E

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   bBB  C D D e     DEECB  A   

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen D db C E dC DDE  E ECbcADcBACB

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 0 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 1 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 1 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 3 22
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 0 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 4 0 100
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 1 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA NUR GÜLTEKİN 60 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,554 230,500 1 3 34 34 685

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
214,233 0,000 6 55 115 115 2864

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
375,867 0,000 2 4 36 36 921

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
304,719 0,000 1 7 48 48 934

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 5 0 5,00 17 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 8 1 7,75 78 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 62 17 57,75 48 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe E BEb  EAE  EA  EC  d adDEb  A

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal                          BEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DB CDBeCECBDDDEeeBaa DEECB dAd

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen eEDECABCCE dCCDDEBDECBabEADcBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 5 0 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 5 0 83
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 4 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 2 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 8 1 89
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 4 0 80
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 1 75
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 3 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İŞLER 39 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,160 230,500 12 78 168 168 4126

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
217,772 0,000 4 51 109 109 2779

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
168,108 0,000 17 68 159 159 3851

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
197,615 0,000 10 78 168 168 4216

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 8 8 6,00 20 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 35 36 26,00 22 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe BbbcDEAEcDE   ECc   ea  bAedEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  EEeeCbEABbA dC    baa   EdAe 

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik D c c     e  adBD  D   de  dD 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen cc ABCC  Ed          dcdDc ACe

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 2 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 2 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 2 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 2 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 3 11

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 2 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÖSE 43 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,714 230,500 13 80 170 170 4346

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
211,359 0,000 7 57 118 118 2933

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
162,296 0,000 20 75 166 166 3977

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
187,780 0,000 13 85 175 175 4514

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 14 2,50 8 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 4 1 3,75 38 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 34 40 24,00 20 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe BbbcDEA cDE   ECc   ea  bAedEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  EEeeCbEABbA dC    baa   EdAe 

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik e bee b   e cadBDe DEd de  bDB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen  c AB C  E           dcdDc ACe

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 1 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 2 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 2 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 3 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 3 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 4 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 4 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 1 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ERDEM ÇELİK 33 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,466 230,500 15 83 173 173 4512

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 15 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
254,625 0,000 7 29 105 105 2483

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
167,350 0,000 16 91 181 181 5026

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 6 0 6,00 60 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 15 7 13,25 44 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 25 12 22,00 18 28,07 33,64 34,37

TYT Matematik eCbaB caB DD  C    DE  B     B

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DEeABCe  cC D  B EBECE  DceAea

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 3 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 3 0 60
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KURUCU 35 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,411 230,500 9 63 152 152 3528

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
247,590 0,000 2 39 91 91 2128

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
172,281 0,000 16 66 157 157 3786

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
220,698 0,000 6 65 154 154 3446

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 8 16 4,00 13 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 7 1,25 13 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 10 17 5,75 19 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 44 51 31,25 26 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe E BEeADEAE  Ece EC   DdCaaa bA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABDdEeCabEabAA      ac  BeEEdA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik ba CDcB   dabDbeCBee DacaB bdd

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen ccDcCeBCCEddb ebc  ECeabEbcbBb

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 2 36
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 0 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 3 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 3 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 4 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 6 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 1 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 4 0
GAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 1 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 2 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 2 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ÇETİN 22 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,273 230,500 10 65 155 155 3627

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
215,854 0,000 5 53 113 113 2831

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
205,973 0,000 11 48 136 136 3186

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
196,195 0,000 12 80 170 170 4262

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 2 5 0,75 8 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 36 23 30,25 25 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe E B dcb AE DE   EC        bA b

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal eBbE eCC E  Ad      a EB  bE A

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik ec  D e       E C    DccC   A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cc c AeCe B b D b  EC  E AD BA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 6 0 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 1 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 1 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 2 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 5 22
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 2 0
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN ÇAMLI 81 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,041 230,500 17 88 179 179 4979

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
164,964 0,000 12 73 142 142 3894

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
167,335 0,000 18 69 160 160 3869

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
180,462 0,000 14 88 178 178 4722

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 1 8,75 29 5,61 10,11 8,67

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 3 1 2,75 28 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 8 2 7,50 25 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 18 3 17,25 14 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe EAa C  EAE DE        D        

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Matematik       B                       

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen  Ea   BC  B  C     bC  E    B 

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 0 36
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 1 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME ALICI 88 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,519 230,500 6 53 140 140 3151

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
183,796 0,000 11 70 137 137 3545

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
255,961 0,000 6 27 103 103 2465

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
233,220 0,000 4 52 139 139 2991

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 39 20 34,00 28 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe BabADEAE D c CEC         A Aad

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal                            A  

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   D a ba    E C    DEcCB CA ec

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DE ABCebaECaD be EBE EEAaeBACd

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 5 1 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 2 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 3 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 2 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 1 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELÇUK ÖRGÜN 960 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,757 230,500 19 95 186 186 5235

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 15 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
197,801 0,000 12 51 140 140 3316

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
138,774 0,000 20 98 189 189 5568

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 17 14 13,50 11 28,07 33,64 34,37

TYT Matematik D  e        E e D      BaC b  

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DcaAcCCEcE    cB E  bddbD BACa

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 1 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 2 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 2 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKAN 51 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,647 230,500 18 90 181 181 5096

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
132,833 0,000 13 84 155 155 4430

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
189,915 0,000 14 56 145 145 3449

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
161,452 0,000 17 92 182 182 5153

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 0 2,00 7 5,61 10,11 8,67

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,88 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,45 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,20 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,27 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 2 1 1,75 6 3,81 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 7,67 8,50 9,58

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,29 2,69 2,84

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,87 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,83 2,65 3,37

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 10,99 7,45 9,30

Toplam: 120 19 13 15,75 13 28,07 33,64 34,37

TYT Türkçe B    E                        

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  E                          aE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik D cBB         b    DE  B      

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen cd  B CE  d D c  d ECdEbDcadC 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 0 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 2 22
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 0 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 3 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BAYTÜRKMEN 98 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,430 230,500 18 72 162 162 3965

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
199,708 0,000 11 64 127 127 3191

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
201,155 0,000 20 49 137 137 3261

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
206,639 0,000 19 73 163 163 3944

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 5 2 4,50 15 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 6 0 6,00 60 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 35 30 27,50 23 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe EABbC  EAE   A      c aC bcbCA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABbE eCC                      

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik     cBB b  eeD ee    DEE dabAb

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen edDdadcC E E CD E DECdCbaeDe b

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 1 0 9
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 1 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 1 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 3 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 2 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 4 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 6 22
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 3 0 60
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 2 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER AKTÜRK 706 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,861 230,500 20 82 172 172 4497

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
157,371 0,000 16 74 145 145 4034

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
211,444 0,000 19 46 132 132 3097

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
211,320 0,000 18 71 161 161 3778

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 8 6,00 20 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 2 2 1,50 5 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 9 13 5,75 19 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 30 30 22,50 19 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe B C DEbEbc    dC    ad  bc A A

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal e   C    Be                   

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   DBB    D bEeC aa DEc B aA aB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen     aCbbccdCD E DEBEbbaeD ecb 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 6 0
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 0 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 4 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 2 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 4 11
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 4 0 80
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 2 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 3 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL DAĞ 175 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,662 230,500 6 21 94 94 2037

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
234,847 0,000 4 44 98 98 2408

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
263,018 0,000 10 23 97 97 2388

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
241,721 0,000 11 47 127 127 2668

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 3 8,25 28 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 13 5 11,75 39 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 47 16 43,00 36 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe B     bEdDE A  C  A    c  CA  

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal    eaC EABeA a A   CEBcabEEA E

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik    dBC CBDD        DE    CA DB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen ecCABC bDEa  Db  EB  E AD   C 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 1 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 5 2 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 1 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 2 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 0 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 2 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN BABA 68 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,163 230,500 19 77 167 167 4124

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
143,715 0,000 18 82 153 153 4278

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
241,017 0,000 14 32 112 112 2658

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
214,616 0,000 17 69 159 159 3675

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 1 0 1,00 3 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 30 17 25,75 21 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe a bADEAE            ab   d dE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal                          E    

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   D B  C DD EeCB   DEc      DB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen cEaAB CEcEbd     E  ab cDcBAC 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 0 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 1 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 1 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 1 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 2 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN SÖYLER 2 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,241 230,500 2 5 49 49 1091

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
199,718 0,000 10 63 126 126 3188

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
352,510 0,000 3 8 52 52 1216

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
266,647 0,000 8 27 90 90 1809

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 1 3,75 13 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 55 15 51,25 43 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe B    E               d E    E 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DadBCCCE Be DdCAbCea         E

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik  CD BCEC DDDE CB   DEECB CA DB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DcdABCCEcEa D d  EBECE ADcBACe

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 3 3 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 4 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 4 0 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 7 0 78

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ALA GÖZCÜ 338 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,516 230,500 13 44 126 126 2749

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 19 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
349,512 0,000 4 10 54 54 1246

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
232,022 0,000 13 54 142 142 3019

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 40 13 36,75 31 38,32 33,64 34,37

TYT Matematik DCDBBCECBDaDbeCBaD DEECd  AbDB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DECABCbEcdC D   DEBdCbEAabBACB

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 6 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 4 3 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 2 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 3 0 60
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 3 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZDEMİR 168 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,584 230,500 8 30 108 108 2432

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
189,875 0,000 15 69 134 134 3405

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
287,186 0,000 8 18 85 85 2061

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
256,271 0,000 9 37 107 107 2153

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 2 9,50 32 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 3 0 3,00 30 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 6 0 6,00 60 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 0 5,00 50 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 14 0 14,00 47 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 41 5 39,75 33 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe Ba   EAEaDEA   C  A         E 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal                       aa E ABE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   DBBC  B     d    DEECB CA  B

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen D      E EC DDE   BE E AD BA  

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 5 2 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 7 0 78

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 0 22
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 0 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 4 0 100
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FRTTİ N T IRTIR JR 61 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,969 230,500 21 89 180 180 5086

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 19 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
212,184 0,000 18 45 131 131 3089

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
156,822 0,000 21 94 184 184 5235

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 1 1 0,75 8 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 19 13 15,75 13 38,32 33,64 34,37

TYT Matematik ea  D B    D   BC    DaaC   A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen eEDdCdBCaE    D    ba CE caeBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 2 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÖZDEMİR 34 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,491 230,500 10 38 118 118 2567

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
190,369 0,000 14 68 133 133 3396

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
276,608 0,000 9 21 91 91 2209

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
195,926 0,000 20 81 171 171 4267

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 44 23 38,25 32 38,32 33,64 34,37

TYT Sosyal ABDadBeCCEeCeADdCAEC          

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik eB bDeBCEC DD E e D  DEd BdCA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEDdCABCbEBEC  bc  bCeedbADaBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 3 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 2 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 1 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAF CİSRİ 472 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,291 230,500 14 45 127 127 2799

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
282,906 0,000 1 27 62 62 1420

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
174,270 0,000 21 64 154 154 3731

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
232,730 0,000 12 53 140 140 2999

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 5 1 4,75 48 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 5 4 4,00 13 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 45 32 37,00 31 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe EAcECADEAacDEAA bC  caababEbbA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABccEeedCE bAAD   EC aEdBBEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik     DdBC eBDb E  d   ccdeB C  

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cbDE eBCaE                    

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 4 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 0 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 1 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 2 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 1 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 4 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 4 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRAZ KARAKUŞ 512 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,855 230,500 4 9 58 58 1261

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
197,029 0,000 12 65 128 128 3244

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
347,944 0,000 5 11 55 55 1264

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
333,413 0,000 2 3 29 29 546

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 8,29 10,11 8,67

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 3 0 3,00 30 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 16 3 15,25 51 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 54 17 49,75 41 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe EcBcCAbEAEEDEbc  C CbDaeDE c A

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Matematik DB CDBBCECBDaDEBCBa eDEECd CAd

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen   DEC     BcC D  c ECBCEEADeBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 2 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 5 0 83
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 5 2 63
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 2 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 1 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 3 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER KOÇ 520 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,634 230,500 5 16 81 81 1773

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
153,741 0,000 17 77 148 148 4100

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
359,745 0,000 2 7 45 45 1113

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
275,299 0,000 7 24 81 81 1570

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 8,29 10,11 8,67

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 49 16 45,00 38 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe E BcC aEAE   A   C    ae      

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Matematik DBD DBB ECBDDDEeeBa  DEdCB CAe

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen DEecedBCCEBdaCDDEBDbC CEE DDBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 1 0 9
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 5 0 83
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 3 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 2 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 4 1 80
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 0 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER T 171 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,472 230,500 15 50 135 135 3073

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
214,854 0,000 8 54 114 114 2849

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
233,005 0,000 15 35 115 115 2765

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
248,548 0,000 10 40 116 116 2418

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 9 7 7,25 24 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 1 4 0,00 0 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 43 33 34,75 29 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe EAB bcDEAEaDEcc  C   aa bdbAbA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal  B E  CC   bed   A  aaEd B EcA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DB  DcBC bBD    d    DEcCB dAC

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen b a a eC  BEa  Dc D CebE eD Bb

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 4 36
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 0 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 0 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 2 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 2 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 4 11
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MESUT 212 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,493 230,500 3 7 54 54 1178

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
255,830 0,000 2 36 82 82 1953

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
291,271 0,000 7 16 83 83 2012

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
313,456 0,000 3 4 42 42 813

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 3 13,25 44 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 56 21 50,75 42 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe EABEb DdAE DE A  C  A    c  CA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal  B   eaC E  eA a A  abEB  EEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DBebDeBC CBDDDE CBaD DEE   CA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEecCABC EBEad DcBb C    bD   

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
ROMAN 11 5 0 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 1 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 2 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 3 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 5 1 63
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 0 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 2 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA 76 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,784 230,500 16 55 142 142 3185

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
218,876 0,000 6 49 106 106 2742

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
219,436 0,000 17 43 125 125 2966

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
228,793 0,000 14 58 147 147 3151

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 9 4 8,00 27 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 38 17 33,75 28 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe EABcdADEAE               EbA d

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal AB    CCCEebAd c   C         A

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DB  D B  C    E e    DE     A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cceE ABC E  b b     eBeEE  bBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 0 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 2 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 1 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 3 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 1 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 1 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ KARADAŞ 162 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,768 230,500 12 41 122 122 2640

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
211,900 0,000 9 56 117 117 2922

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
256,289 0,000 13 26 102 102 2461

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
290,693 0,000 5 12 58 58 1209

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 4 3 3,25 11 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 2 3 1,25 13 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 3 1 2,75 28 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 42 15 38,25 32 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe EABEbADEAEb EA   C    aeDE    

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal  B   ea b                B EE 

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DBe   BCECBD D BCBa  DE     A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen  deE  cC  BcC  D     d E  DcBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 3 2 27
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 1 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 4 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 3 22
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 0 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE MUHTAR 80 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,148 230,500 11 40 121 121 2624

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
244,034 0,000 3 41 94 94 2198

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
224,468 0,000 16 40 120 120 2894

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
217,487 0,000 16 67 157 157 3577

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 11 8 9,00 30 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 47 35 38,25 32 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe EABbCAaEAEEcEc CcCE   a  E ded

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal AB  dea CE bbA d b    EB cEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik Dde acB  CB     C a     ea Ceb

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEeE ABC EBEC  bc DEeebEEAceBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 5 5 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 2 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 3 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 4 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 1 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 4 11

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 2 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 3 0 60
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 2 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM TIRTIR 67 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,256 230,500 9 32 110 110 2452

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
217,871 0,000 7 50 108 108 2768

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
261,023 0,000 11 24 98 98 2407

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
305,969 0,000 4 6 46 46 916

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 4 17,00 57 8,29 10,11 8,67

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 3 1 2,75 28 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 44 16 40,00 33 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe BEC DEAEdDEc   C  c CeDEEACAE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Matematik   D BC       BbB   DEdCB CA DB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DcddBCCEccb DDE     CEbeD eACd

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 3 36
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 2 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SECEM ÇİVİT 230 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,986 230,500 7 26 104 104 2291

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
228,570 0,000 5 46 101 101 2551

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
258,565 0,000 12 25 99 99 2434

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
281,990 0,000 6 21 72 72 1392

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 2 0 2,00 20 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 50 35 41,25 34 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe BECADEAEbDEb  bC   DeaDEcAeAE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal ebd aCbE cbA    E  bEddbadEAe 

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik edcBBCEC D  d e a  DEE B CA   

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen aECbddCEcE   D    B aEEADcBACd

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 5 36
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 3 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 1 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 3 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 0 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 0 25
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 1 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANUR BAKTAGEÇ 92 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,391 230,500 1 2 23 23 438

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
193,008 0,000 13 67 132 132 3334

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
440,248 0,000 1 1 9 9 207

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
335,898 0,000 1 2 27 27 526

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 3 11,25 38 8,29 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,04 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,96 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,29 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 2 0 2,00 7 4,86 7,58 6,83

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 9 0 9,00 90 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 27 2 26,50 88 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 66 9 63,75 53 38,32 33,64 34,37

TYT Türkçe B C  E E       C  c aC EEeCAEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal                            A E

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik DCDBBCECBDDDEdCBaDADEbCB dACDB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DECeBCCEcEC DDEBDEBECEEADDBACB

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 2 0 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 6 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 7 7 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 6 2 75
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 2 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 2 78
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 4 0 80
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 4 0 100
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 3 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN EFE 44 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,522 230,500 17 60 149 149 3381

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 19 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
315,857 0,000 6 14 72 72 1678

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
222,998 0,000 15 62 151 151 3360

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 21 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 13,24 8,50 9,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,19 2,69 2,84

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,49 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,26 2,65 3,37

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 11,94 7,45 9,30

Toplam: 120 35 13 31,75 26 38,32 33,64 34,37

TYT Matematik DBebDeBCEC  DDE C D  DEECBdCA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEDcCABCbEBEC  bc  ECeed ADaBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 3 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 4 0 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 7 1 78

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHED KHALİL 932 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,694 230,500 17 76 166 166 4107

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
150,103 0,000 15 78 149 149 4159

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
236,392 0,000 13 34 114 114 2719

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
155,233 0,000 22 95 185 185 5280

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 1 1,75 6 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 5 0 5,00 17 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 30 17 25,75 21 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe         AE   c                

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal                          BEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DB    a  b D  E b e  DEd      

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cdcEdABCaEBECCDccB dCBeE eDcBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 0 1 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 2 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 2 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 1 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 3 1 60
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 0 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA CABİOĞLU 106 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,241 230,500 7 23 96 96 2089

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 20 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
385,098 0,000 1 3 32 32 797

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
236,534 0,000 13 50 134 134 2841

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 44 8 42,00 35 35,67 33,64 34,37

TYT Matematik DBeCDBBCEC DDDE CBa  DEcCB CA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEDcCAcCCEBEC  DEaDECeCEEADDBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 5 1 83
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 4 1 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 3 1 60
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 4 0 100
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 1 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZAE 114 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,467 230,500 6 18 85 85 1873

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
219,276 0,000 9 48 105 105 2737

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
287,655 0,000 6 17 84 84 2054

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
257,808 0,000 11 34 102 102 2099

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 3 13,25 44 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 5 3 4,25 14 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 6 2 5,50 55 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 19 3 18,25 61 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 47 10 44,50 37 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BEbADEAE DEA   C    d    bCAE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  E   a             d d   EEAB 

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   D BC   D    e     E CB CA   

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen c dABC EDEC D aB EBE E AD BACB

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 5 0 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 0 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 0 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 0 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 2 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 3 0 60
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 0 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ANAMUR 112 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,827 230,500 20 87 178 178 4958

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
156,948 0,000 14 75 146 146 4045

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
178,003 0,000 21 62 152 152 3655

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
189,977 0,000 18 84 174 174 4431

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 2 7,50 25 9,51 10,11 8,67

Matematik-1 30 7 12 4,00 13 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 2 3 1,25 13 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 8 8 6,00 20 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 23 22 17,50 15 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BEC DE  E  c        aC     A  

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Matematik e DeB ba   bEabc   DEcbB eAd  

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen e   cC Eb C D E     eb dD dACe

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 0 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 2 1 18
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 2 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 2 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 4 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 4 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 3 11
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 3 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE OYLUMLU 648 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,774 230,500 18 84 174 174 4600

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
132,899 0,000 19 83 154 154 4423

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
225,140 0,000 15 38 118 118 2879

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
192,951 0,000 17 83 173 173 4349

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 1 3,75 13 9,51 10,11 8,67

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 24 11 21,25 18 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BaCA   E                      

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Matematik D D Be   D     B   D   B CA   

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen edCABCeEcb          CEEADeeAed

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 0 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 0 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GENÇTÜRK 111 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,383 230,500 4 8 55 55 1183

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
194,937 0,000 11 66 130 130 3295

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
352,149 0,000 3 9 53 53 1221

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
286,874 0,000 5 17 67 67 1316

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 3 5 1,75 6 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 10 0 10,00 100 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 23 5 21,75 73 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 57 26 50,50 42 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe EcBbbADEbEbDEcc bCc  aabDEEACA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal                     ba e eaEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik Dd  D B E  DD EBbBDe DEdCB CA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEcdCABCbEBECCDDEBDECeCEEAD  A

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 6 36
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 0 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 4 2 50
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 4 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 5 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 4 0 100
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 1 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ŞAHİN 383 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,155 230,500 9 33 111 111 2456

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
264,967 0,000 3 32 72 72 1779

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
215,859 0,000 18 44 128 128 3036

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
267,676 0,000 8 26 89 89 1784

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 5 5 3,75 38 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 47 28 40,00 33 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BECADEAE DEAA EC    adD EdbAEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  EceeCbabB          E   DEEAaa

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik  aD Bd   D    ec    E     A D 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen cEedBCCEbdC  aE  EaEeEbADcBbCd

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 0 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 2 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 2 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 0 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 5 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 1 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 1 75
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE DOĞAN 191 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,179 230,500 13 54 141 141 3164

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
181,003 0,000 12 71 138 138 3609

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
255,089 0,000 9 28 104 104 2472

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
224,163 0,000 15 61 150 150 3325

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 6 7 4,25 14 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 7 2 6,50 65 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 39 21 33,75 28 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe dECA E        E E   dCa   eA  

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  E eaCdEA ed   A  c b      A  

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   DcB  aB     CBa  DE    CA DB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen DECABC abEC De B  BcCEde   cC 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 1 0 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 2 0 18
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 2 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 1 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 2 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 0 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 7 1 78
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 2 25
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AÇIKEL 115 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,442 230,500 3 6 52 52 1145

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
242,963 0,000 6 42 95 95 2218

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
309,076 0,000 5 15 74 74 1778

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
296,304 0,000 2 8 52 52 1092

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 8 0 8,00 27 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 6 3 5,25 53 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 5 0 5,00 50 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 55 16 51,00 43 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BbCeDEAE  EAAdEC    adeE   AE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal                    CEB  DEEA E

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik  CD BC C DD EaCBae DEb BC A DB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen e CeBCCEbEC D    EBEeE AD eACe

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 1 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 4 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 3 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 1 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 3 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA TECİMEN 64 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,205 230,500 12 39 119 119 2577

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
246,798 0,000 5 40 93 93 2149

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
221,861 0,000 17 41 122 122 2931

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
258,704 0,000 10 33 101 101 2086

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 45 25 38,75 32 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BcbAaEAEEDEc   C e DebDbbACAEc

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal   E CC EABcA d       deabEEAeE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik D D B         CB   DEc    A DB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen aECAa   cE          aEb DeBACe

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 1 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 0 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 2 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 4 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 0 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 3 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 2 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET M       P 122 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,246 230,500 22 97 188 188 5344

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 20 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
190,322 0,000 20 55 144 144 3436

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
186,902 0,000 19 86 176 176 4526

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 10,62 8,50 9,58

Toplam: 120 14 8 12,00 10 35,67 33,64 34,37

TYT Matematik   D DaBCECBeDDEebB a DE  aCab 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 3 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE DAĞAÇIKAN 124 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,409 230,500 11 37 117 117 2530

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
230,415 0,000 8 45 100 100 2511

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
244,721 0,000 11 31 109 109 2601

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
284,390 0,000 6 18 69 69 1348

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 2 14,50 48 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 6 7 4,25 14 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 2 5 0,75 8 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 45 23 39,25 33 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BEbADEAEE E   EC  AD    b  AE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  Ea               cbEd aDdEAeE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik  CDBB    DD E be    EcCB CAbeB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen  E  BC EbdC bec  dcEC  AD aACa

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 0 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 1 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 4 1 67
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 2 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 2 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 2 50
GAZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ECE TÜRKOĞLU 126 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,587 230,500 10 34 113 113 2479

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
242,908 0,000 7 43 96 96 2220

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
231,669 0,000 14 36 116 116 2785

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
284,305 0,000 7 20 71 71 1352

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 6 4 5,00 17 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 10 5 8,75 29 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 43 13 39,75 33 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe EAB CADEAE DEA  EC  Ae    bAeA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal AB                d ac d B EEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik     D B      DE eB   DE CB  A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEb C BC    CaDb    C    AD Be

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 7 0 64
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 0 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 0 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 1 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 0 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 4 2 44
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 1 1 25
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 0 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KAYA 130 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,381 230,500 1 1 21 21 395

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
273,591 0,000 2 29 65 65 1606

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
367,982 0,000 2 5 42 42 1022

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
351,815 0,000 1 1 22 22 365

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 6 1 5,75 58 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 8 1 7,75 78 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 23 3 22,25 74 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 69 15 65,25 54 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe E B CADEAEcDEAACECEd adCaE ACA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal  B  d ee         A       BEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DB  DBBC C DDD dCBae DEbCB CA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cED CA C EBECCDe BDECBCEEADeBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 9 2 82
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 1 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 0 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 4 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 3 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 5 1 56
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 5 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 3 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAĞDIÇ 57 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,923 230,500 19 86 176 176 4893

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
144,122 0,000 18 81 152 152 4262

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
195,172 0,000 19 53 142 142 3351

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
228,963 0,000 14 57 146 146 3147

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 2 5,50 18 9,51 10,11 8,67

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 10,62 8,50 9,58

Toplam: 120 20 7 18,25 15 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe EABabADE                      

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Matematik D   D BCECB DDEebB   DEE aba  

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 0 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 2 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ÇİLOĞLU 142 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,887 230,500 16 74 164 164 4018

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
147,328 0,000 17 80 151 151 4204

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
246,916 0,000 10 30 107 107 2567

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
206,808 0,000 16 72 162 162 3942

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 4 6,00 20 9,51 10,11 8,67

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 4 1 3,75 38 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 13 3 12,25 41 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 29 9 26,75 22 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BEb  EeEaDEA        d         

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Matematik   D BC      E eB   DE    C  aB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen D   BCdE  Ca   B EBE    D BcCB

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 2 1 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 5 2 45
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 0 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 3 1 60
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 0 50
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 0 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA TAŞ 136 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,865 230,500 2 4 45 45 1019

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
321,925 0,000 1 14 30 30 731

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
238,380 0,000 12 33 113 113 2699

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
292,179 0,000 3 11 57 57 1188

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 7 1 6,75 68 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 59 24 53,00 44 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe EABECADEAEaDEAA EC   DCCDEbAeA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal    Ed CCCE CbA  CAbdaDcda  EEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik aeeaD B      ca      DEd B C  

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen  EDdC BCCEBEC   c  ECebdEADeBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 2 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 1 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 3 2 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 4 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 1 44

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 0 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 2 1 50
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 1 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 1 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 2 1 67
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA ALTINPARMAK 691 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,421 230,500 5 11 67 67 1487

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
256,353 0,000 4 35 80 80 1942

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
278,526 0,000 7 19 89 89 2185

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
266,224 0,000 9 28 92 92 1831

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 2 12,50 42 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 11 4 10,00 33 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 3 2 2,50 25 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 4 0 4,00 40 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 15 3 14,25 48 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 51 13 47,75 40 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe E BEC DEAE DEc  EC   D       d

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABD  BCC E          CDad eaE A

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik  a aD BC   D c  CB   DEdCB CA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen  E d d C E EC  D   ECBCE ADcBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 1 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 0 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 2 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 2 2 22
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 1 0 20
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 0 75
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 2 0 67
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YERİNDE 692 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,158 230,500 21 94 185 185 5203

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
149,898 0,000 16 79 150 150 4162

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
164,458 0,000 22 72 163 163 3924

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
181,612 0,000 20 87 177 177 4685

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 1 2,75 9 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 10,62 8,50 9,58

Toplam: 120 15 3 14,25 12 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe B C                         Eb

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal D      EABed                  

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   D B  C DD    B    E    C    

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 0 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 0 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 0 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 0 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 0 22



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİD ELŞİHABİ 667 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,618 230,500 14 57 144 144 3239

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 20 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
325,494 0,000 4 12 67 67 1549

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
176,374 0,000 21 90 180 180 4807

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 7 3 6,25 63 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 8 2 7,50 75 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 24 6 22,50 75 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 36 13 32,75 27 35,67 33,64 34,37

TYT Matematik eBD D B bC D DEdbB e D c B C b

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen cEedCABCCEdECCDDcBDECBCEEADcBA

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 1 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 3 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 4 1 80
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 3 1 75
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 3 0 100
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 2 0 100
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 3 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS Ş 48 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,732 230,500 15 68 158 158 3780

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
179,960 0,000 13 72 139 139 3634

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
225,070 0,000 16 39 119 119 2882

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
243,512 0,000 12 45 124 124 2607

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 6 6 4,50 15 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 4 2 3,50 35 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 5 4 4,00 13 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 36 28 29,00 24 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe EbBEdADdAE  Ec  dC  cDaba bbde

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal   c      EabAd a  EC  c  B   A

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DBe D BCcCBDDDEBad    EbC   A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen bED  Ac  E  ad          E     

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
ROMAN 11 2 3 18
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 2 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 1 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 2 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZKAN 146 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,450 230,500 8 24 99 99 2214

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
217,278 0,000 10 52 111 111 2793

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
274,391 0,000 8 22 93 93 2245

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
289,104 0,000 4 14 60 60 1247

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 22 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 9,51 10,11 8,67

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,43 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 0,30 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,93 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 3 3 2,25 8 3,88 7,58 6,83

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,62 8,50 9,58

Fizik 10 3 3 2,25 23 3,73 2,69 2,84

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,59 2,10 3,09

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,34 2,65 3,37

TYT Fen 30 14 6 12,50 42 11,66 7,45 9,30

Toplam: 120 46 17 41,75 35 35,67 33,64 34,37

TYT Türkçe BEb DEAE D Ac EC    aCDEaACeE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal     C  c c               EdA  

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   D B    DD  BbB   DEdCB CA Dc

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen   a BC bcECaDDEB  BE dd D BAC 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 5 1 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 0 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 1 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 2 1 40
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 4 0 100
GAZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 1 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 1 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADNAN SH 257 11Ç

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,712 230,500 1 96 187 187 5261

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
108,850 0,000 1 88 163 163 4803

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
198,405 0,000 1 50 138 138 3304

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
194,422 0,000 1 82 172 172 4311

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 1 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 13,25 8,50 9,58

Toplam: 120 15 7 13,25 11 13,25 33,64 34,37

TYT Matematik D DaBCECB DDEebBaa DEE aCa    

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB
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MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 6 0 86
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 4 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 2 44



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ŞENAKINCI 104 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,034 230,500 9 48 132 132 2998

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
289,801 0,000 10 23 55 55 1281

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
165,966 0,000 8 71 162 162 3897

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
244,357 0,000 9 44 123 123 2570

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 5,94 8,50 9,58

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,47 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,10 3,09

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,03 2,65 3,37

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,44 7,45 9,30

Toplam: 120 43 30 35,50 30 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe BcbdDEAE DEAcCECc    bDcaAbbE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DEdBCabEAceADd AECBaEBB D EAea

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik  d aBC e    aceBDbbDEECddCA D 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen                             b 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 1 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 2 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 5 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 2 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHA  SAĞCAN MÖ 223 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,315 230,500 3 14 76 76 1661

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
342,676 0,000 5 6 14 14 474

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
178,227 0,000 3 61 150 150 3650

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
264,229 0,000 6 31 95 95 1900

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 5,94 8,50 9,58

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,47 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,10 3,09

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,03 2,65 3,37

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 0,44 7,45 9,30

Toplam: 120 54 30 46,50 39 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe EeBbbAaEAEbDEAACECEaAeabDEbbbb

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABDEdeCCCEBCAADEeAECaDEcaBEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik D   DBBCbe    aceBDbbDEdCddCAb

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen   D                           

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 9 2 82
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 5 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 4 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 0 11
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA  Ç 172 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,077 230,500 15 75 165 165 4054

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
254,631 0,000 15 38 84 84 1984

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
138,594 0,000 13 87 178 178 4504

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
200,217 0,000 14 76 166 166 4147

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 31 17 26,75 22 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe E Bbb  EA dc AcCEC  Aed   Eb A

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABDEEeCebE CA Dd A       BcEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik  B d  e        e      Ed B CA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 1 0 20
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 5 36
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 3 1 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 1 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 1 44



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANZADE K 10 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,843 230,500 2 12 71 71 1554

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
343,363 0,000 4 5 13 13 464

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
187,089 0,000 1 58 147 147 3486

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
289,713 0,000 3 13 59 59 1231

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 53 22 47,50 40 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe EABbCcDEAEacEAbCEC  AeabDEEAbd

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABDEE eCCEaCAADceAEb DEBaBEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik D   DaBC e b Da eBDb DEE B CA 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 5 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 0 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 3 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İHSAN BAYDIN 919 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,661 230,500 16 91 182 182 5124

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
205,573 0,000 16 60 122 122 3058

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
116,800 0,000 15 94 185 185 5272

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
131,980 0,000 17 100 191 191 5671

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 1 2,75 9 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 5,94 8,50 9,58

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,47 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,10 3,09

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,03 2,65 3,37

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 0,44 7,45 9,30

Toplam: 120 18 10 15,50 13 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe BECe                          

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal eEdeCCbEABeADcbAECBCEd        

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik a                             

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen D                             

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 0 11
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE TOSUN 204 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,114 230,500 8 46 128 128 2848

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
287,393 0,000 12 25 58 58 1331

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
169,308 0,000 6 67 158 158 3824

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
228,793 0,000 12 58 147 147 3151

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 16 9,00 30 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 45 34 36,50 30 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe EABEeADEAEdcbccbaCbCcea DdcbCd

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABDEddCCCEcCAADECAECaDaeaebEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik Dd  D BC eBbbba eBcb DE CB  A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 11 0
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 7 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 3 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 5 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 0 56



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK Ç 37 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,216 230,500 6 22 95 95 2053

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
348,333 0,000 3 4 10 10 408

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
151,526 0,000 10 79 170 170 4191

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
287,346 0,000 4 16 66 66 1306

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 49 22 43,50 36 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe EABbbADEAEaDEAcCbCEeADCCDEcbCA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal bBDEbeCCbEcCbADECAECaDadaBEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik ad  c BC C D     B    a  B  A 

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 5 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 3 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 0 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 0 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 1 22



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ŞAHİN 38 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,765 230,500 1 10 63 63 1386

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
363,179 0,000 2 2 6 6 274

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
179,007 0,000 2 60 149 149 3632

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
295,847 0,000 1 9 53 53 1103

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 13 11 10,25 34 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 56 28 49,00 41 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe BbCcDEAEacEAbCECceADabDEEACdEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DEEBeCCEABAADceAEbaCaBBCDEEAeE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik ebD BC ed b aceBDb DEECddCA DB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 5 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 4 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 4 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 2 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 3 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 4 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MRV 123 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,231 230,500 17 99 190 190 5499

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
123,279 0,000 17 85 157 157 4582

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
155,709 0,000 9 78 169 169 4107

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
143,607 0,000 16 97 188 188 5489

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 3 2,25 8 12,82 10,11 8,67

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 5,94 8,50 9,58

Fizik 10 6 4 5,00 50 0,47 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,10 3,09

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,03 2,65 3,37

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 0,44 7,45 9,30

Toplam: 120 13 14 9,50 8 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe EAcb    bE                    

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Matematik DB  c B c   ac        b  aaC  

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen DdcECAcCCb                    

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 5 2 1 40
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 2 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 3 11

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 6 3 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNKER KARTAL 360 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,218 230,500 12 61 150 150 3394

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
317,819 0,000 7 16 32 32 791

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
112,730 0,000 16 96 187 187 5396

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
222,235 0,000 13 63 152 152 3390

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 15,99 7,58 6,83

Toplam: 120 36 14 32,50 27 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe B CADEAEEDEcbCbC CAaC    b AE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal aEdBCCbEABAADECAddcCdB  bEEAeE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 7 4 64
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAL TÜRKOĞLU 82 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,127 230,500 14 71 161 161 3933

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
288,833 0,000 11 24 56 56 1300

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
112,730 0,000 16 96 187 187 5396

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
200,048 0,000 15 77 167 167 4150

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 2 12,50 42 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 15,99 7,58 6,83

Toplam: 120 30 8 28,00 23 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe EAB C D AEdDEc  EC   D       A

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABDEdBCCbE bAA d A   aEa BEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
ROMAN 11 6 3 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 3 1 43
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,577 230,500 10 52 139 139 3113

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
312,182 0,000 8 19 36 36 878

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
133,745 0,000 14 88 179 179 4644

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
234,960 0,000 11 51 136 136 2929

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 39 17 34,75 29 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe BEC DEAEdcEAbCEC Cdad bEEdbAE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DEEaCCCE BAAD CAd  CEe  aEEAe 

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik     e               Ea B CA  c

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 5 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 5 1 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 4 1 44



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA 87 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,276 230,500 4 17 82 82 1785

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
368,228 0,000 1 1 5 5 239

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
146,677 0,000 12 85 176 176 4302

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
293,075 0,000 2 10 56 56 1173

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 51 21 45,75 38 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe BbCADEAEaDEAcCbCEeADCCDE bCAEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DEdeCCbEABbADECAECcCad aDEEABE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   c BC C D a  aBa   a  B  A ad

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 5 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 3 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 0 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 3 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 1 22



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME D 91 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,713 230,500 11 59 148 148 3275

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
267,630 0,000 13 31 69 69 1731

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
166,802 0,000 7 70 161 161 3881

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
246,672 0,000 8 41 118 118 2477

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,94 8,50 9,58

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,47 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,10 3,09

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,03 2,65 3,37

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 0,44 7,45 9,30

Toplam: 120 39 23 33,25 28 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe B CADEAEdDEcc  CE Aaa    d AE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DEdeaCbE BeAD bAECcbEd  cEEAeE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   DBB  C     da c  bE  B CAC c

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen     B                       b 

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 4 36
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 1 56

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 0 11
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 1 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ 399 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,840 230,500 13 70 160 160 3835

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
258,481 0,000 14 34 78 78 1898

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
148,293 0,000 11 82 173 173 4263

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
236,549 0,000 10 49 133 133 2839

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 37 32 29,00 24 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe EAeEdADEAEcDEAA cCECcea abbdCb

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal AB EdBaebccbAAcadAEdab BaBEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik     DBB  C    bda c  bb  B C C

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 4 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 4 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 3 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA C 251 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,277 230,500 5 19 87 87 1879

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
335,041 0,000 6 9 20 20 554

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
175,774 0,000 4 63 153 153 3696

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
275,771 0,000 5 23 80 80 1559

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 52 29 44,75 37 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe BbbcDEAEdDEAbCECceAeabDcEAbAEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DEEBeCCEABAdDceAECeCEBaabEEABE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik   DaBC e    aceBDbbDEECddCA D 

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 3 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 4 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 4 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 1 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 5 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇAKMAK 256 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,492 230,500 7 31 109 109 2440

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
307,541 0,000 9 20 40 40 962

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
172,541 0,000 5 65 156 156 3773

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
250,575 0,000 7 39 111 111 2352

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 12,82 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,01 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,37 1,88 1,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,03 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,57 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 15,99 7,58 6,83

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 5,94 8,50 9,58

Toplam: 120 47 28 40,00 33 35,19 33,64 34,37

TYT Türkçe EABbb  EAEdDEAbCEdbeAeabDcEbbA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABDEdeeCCEeCAADEeAECaDEcaBE EA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik D   D BCbe    a eBDb DEECd  Ab

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 3 73
MAKALE 2 0 2 0
ŞİİR 4 0 4 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 2 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 3 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 5 2 56



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR BATMAZ 100 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,670 230,500 5 28 106 106 2347

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
355,999 0,000 1 3 9 9 331

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
132,019 0,000 11 91 182 182 4718

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
287,870 0,000 2 15 64 64 1270

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,72 8,50 9,58

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,24 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,10 3,09

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,15 2,65 3,37

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,38 7,45 9,30

Toplam: 120 45 15 41,25 34 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BECADEAEaDEAcCECcCADaCDEcACAEc

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DEEBCCbEABebD aA Ca     DEEA E

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik D cdBC               c B      

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

TYT Fen                        d      

Cevap Anahtarı B DECABCCEDECCDDEBDEBECEEADDBACB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 3 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 4 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 3 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 0 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 1 2 17
ANALİTİK GEOMETRİ 7 2 0 29
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 1 11

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ILGAZ ZOR 107 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,636 230,500 9 49 133 133 3019

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
334,659 0,000 5 11 22 22 560

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
115,963 0,000 14 95 186 186 5290

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
259,378 0,000 7 32 99 99 2059

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 40 17 35,75 30 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BECADEAEdDEbACECE A deDbEACAE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal bEEBCebEABeADdCA  aaEcaa EEABE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik     B b             c         

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 3 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 4 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 3 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR BAŞTÜRK 397 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,759 230,500 4 27 105 105 2303

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
338,747 0,000 3 8 17 17 509

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
149,910 0,000 5 81 172 172 4232

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
280,722 0,000 4 22 75 75 1438

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 47 22 41,50 35 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe EABaCADEAEcDEdACECECAa b EcAbA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABeEEaCCCEc AADcCAECaaEdeeaEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik  aDC  e       EBdBe  D   d C  

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 3 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 3 2 38
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 1 22



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇEKİÇ SİÜ 187 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,363 230,500 3 25 103 103 2273

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
342,643 0,000 2 7 15 15 475

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
148,293 0,000 6 82 173 173 4263

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
284,338 0,000 3 19 70 70 1350

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 49 29 41,75 35 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BECcDEAEEDEcbCECcaADabDEbACAEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal badBCCdEABcADaeAECBCEecaDEdABE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik eCDeB  e   D dC  b bbdCBa   eB

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 9 2 82
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 4 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 3 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 2 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 4 22



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİP 123 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,944 230,500 8 47 130 130 2904

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
298,078 0,000 11 21 46 46 1131

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
157,992 0,000 3 77 168 168 4048

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
245,573 0,000 11 43 120 120 2507

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 43 27 36,25 30 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BEbADEAEcDbAA cCEeAaadcEbe bEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DaEBCCCEecedDECAdbBCaeBaDEEABb

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik D D B E BaD        eE  d    Da

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 4 6 36
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 1 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 2 11



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BAYRAM 203 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,771 230,500 17 92 183 183 5145

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
209,855 0,000 17 58 119 119 2956

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
112,730 0,000 15 96 187 187 5396

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
222,235 0,000 16 63 152 152 3390

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 17,34 10,11 8,67

Toplam: 120 17 5 15,75 13 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BE ADEAEbDEbeCECcCA Cb     AE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 7 4 64
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 116 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,236 230,500 14 69 159 159 3812

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
261,703 0,000 16 33 76 76 1844

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
151,526 0,000 4 79 170 170 4191

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
256,625 0,000 9 36 106 106 2148

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 35 23 29,25 24 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe EcBECeDEAEbcEA  ECcCcDaCaEbAaA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal Ac ac aC E acd    E  DEB aaEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik Da  D BCE  a         DEc d    

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 5 4 45
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 0 3 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 1 2 14
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 1 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 2 22



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE 217 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,705 230,500 10 51 137 137 3107

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
316,029 0,000 9 17 33 33 814

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
132,128 0,000 10 90 181 181 4683

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
265,885 0,000 6 29 93 93 1844

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 2 19,50 65 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 37 8 35,00 29 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BECADEAE DEbACEC  A    E AeAEA

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal DEd  C EAB bD  A  c  BdaDEEdBE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik  CD B                         

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 1 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 1 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 1 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR 133 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,106 230,500 15 73 163 163 3982

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
286,500 0,000 13 26 60 60 1347

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
112,730 0,000 15 96 187 187 5396

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
218,822 0,000 17 66 156 156 3527

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 13,29 7,58 6,83

Toplam: 120 32 17 27,75 23 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BECADEAEcDE A Eeb AeaC  bAbAE 

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal  adeeCCEABAAD  A daCEdda EdABE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 7 2 64
MAKALE 2 0 2 0
ŞİİR 4 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 3 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 0 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 0 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ 164 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,355 230,500 13 66 156 156 3755

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
294,918 0,000 12 22 49 49 1187

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
119,196 0,000 12 92 183 183 5125

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
241,905 0,000 12 46 126 126 2664

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 33 13 29,75 25 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe Ebd CADEAEbDEb  ECEC DC DEbA A

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal  Bb   C  EBeAADdbA  CaEd BbEbA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik                          B    

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 6 3 55
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 0 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 1 0 25
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 1 1 25

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 2 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 0 11



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NECLA RAHANLI 899 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,808 230,500 2 20 93 93 2026

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
315,832 0,000 10 18 34 34 818

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
187,129 0,000 2 57 146 146 3485

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
269,468 0,000 5 25 87 87 1730

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 3,72 8,50 9,58

Fizik 10 3 0 3,00 30 0,24 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,10 3,09

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,15 2,65 3,37

TYT Fen 30 5 1 4,75 16 0,38 7,45 9,30

Toplam: 120 50 26 43,50 36 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe EABaCADEAEEDEcAbaCECeaada cACA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABeaEBCCaEcbbAbcbAdCaDEB BEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik D e DBB  eBeD   e    D   B    

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen    E  BC            C C      b

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 7 4 64
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 2 5 29
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 3 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 7 3 2 43
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 0 22

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 3 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 1 0 33
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 1 0 50
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR RAVULLU 680 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,722 230,500 6 42 123 123 2645

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
335,032 0,000 4 10 21 21 555

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
133,401 0,000 9 89 180 180 4665

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
241,703 0,000 13 48 128 128 2669

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,72 8,50 9,58

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,24 2,69 2,84

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 2,10 3,09

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,15 2,65 3,37

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 0,38 7,45 9,30

Toplam: 120 44 22 38,50 32 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe EcBECADEAEdDEcACECceAeadeEbACA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal ABDEdaCCCEcCAADdCAE ebadBBEEdA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik     c B        de     E       

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

TYT Fen   D                      A    

Cevap Anahtarı A DEDECABCCEBECCDDEBDECBCEEADDBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 3 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 0 4 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 0 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 0 11

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KUVVET VE HAREKET 9 1 0 11
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 5 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 4 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 3 0 0 0
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ 2 0 0 0
DOLAŞIM SİSTEMİ 3 1 0 33
SİNDİRİM SİSTEMİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR GÜRDAL 239 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,536 230,500 11 56 143 143 3196

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
323,181 0,000 7 13 29 29 709

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
117,580 0,000 13 93 184 184 5220

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
257,469 0,000 8 35 104 104 2123

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 39 19 34,25 29 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BbCADEAEbDEbAdECECcDC DEbACAEb

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal eEcBCCCEABAdDEaAdbebbc   EEAeE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik                      b B      

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 7 4 64
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 7 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 1 11



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,609 230,500 16 79 169 169 4316

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
268,440 0,000 15 30 68 68 1712

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
112,730 0,000 15 96 187 187 5396

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
229,062 0,000 14 56 145 145 3124

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 13,29 7,58 6,83

Toplam: 120 29 17 24,75 21 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe E BEbADEAEbDEceCECEeAD bbcEAbA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal AB EddeCaEcbAADdCAd           

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 7 4 64
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 5 2 71
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUEDA KEKEÇ 385 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,773 230,500 1 15 77 77 1690

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
332,768 0,000 6 12 25 25 593

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
191,939 0,000 1 54 143 143 3410

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
311,292 0,000 1 5 44 44 842

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 52 22 46,50 39 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe BEbADEAEbDEcACECEeAad  EEAeAEc

Cevap Anahtarı B BECADEAEEDEAACECECADCCDEEACAEA

TYT Sosyal aEdBCCCEABAdDcbAECcbEBaaDEdAeE

Cevap Anahtarı B DEEBCCCEABAADECAECBCEBBCDEEABE

TYT Matematik e DBB ECB D   e    DEcCB CA   

Cevap Anahtarı B DCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCACDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 8 3 73
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 2 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 3 1 75
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 3 1 75

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 6 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ YAŞKESEN 693 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,118 230,500 12 64 154 154 3593

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
279,900 0,000 14 28 63 63 1476

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
141,827 0,000 8 86 177 177 4423

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
245,894 0,000 10 42 119 119 2497

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 40 36 31,00 26 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe EcBEbbDEAEbDEcAbECEeADadD bbCA

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal bBbadBCCaEabbADceAEbaDadBeEEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik eBe DeB  e   D dC  b bbdCBa   

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 7 4 64
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 2 2 50
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 2 2 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 4 3 57
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 1 1 50
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 3 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 1 1 14
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 2 2 25
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 4 22



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YGT 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,005 230,500 7 43 124 124 2676

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
319,463 0,000 8 15 31 31 768

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
148,293 0,000 6 82 173 173 4263

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
224,602 0,000 15 60 149 149 3310

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 17 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 17,34 10,11 8,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,50 3,06 2,52

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,60 1,88 1,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,01 0,49 0,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,18 2,15 1,93

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 13,29 7,58 6,83

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 3,72 8,50 9,58

Toplam: 120 44 24 38,00 32 34,74 33,64 34,37

TYT Türkçe EcBEbADEAbcD Ab cCEeAaa aEb  A

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Sosyal eBDEEBCCCEBCAdDECAEbaDaeBBcEEA

Cevap Anahtarı A ABDEEBCCCEBCAADECAECCDEBBBEEEA

TYT Matematik DaD c BbE BaD      e  E  d    

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 3 5 27
MAKALE 2 2 0 100
ŞİİR 4 2 2 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 2 1 1 50
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 4 4 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 4 4 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 7 6 1 86
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 2 2 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 2 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 4 2 57
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 1 1 11



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 11.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YALÇIN 69 11Z

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,366 230,500 1 93 184 184 5150

Puanı Hesaplanan: 100 191 191 5984

SÖZ
156,948 0,000 1 75 146 146 4045

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

SAY
162,842 0,000 1 73 164 164 3955

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

EA
212,537 0,000 1 70 160 160 3728

Puanı Hesaplanan: 101 192 192 6245

Katılımlar: 1 101 192 192 6245

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 2 7,50 25 7,50 10,11 8,67

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 7,75 8,50 9,58

Toplam: 120 18 11 15,25 13 15,25 33,64 34,37

TYT Türkçe EAeaCADEAE                    

Cevap Anahtarı A EABECADEAEEDEAACECECADCCDEEACA

TYT Matematik   D DaBCECB   bebBaa  EE ada  

Cevap Anahtarı A DBDCDBBCECBDDDEBCBDDADEECBCCAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
ROMAN 11 0 0 0
MAKALE 2 0 0 0
ŞİİR 4 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANLATIM BOZUKLUKLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

TRİGONOMETRİ 6 2 1 33
ANALİTİK GEOMETRİ 7 5 0 71
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 8 1 5 13
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 9 2 3 22
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