
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME 124 244 244 8633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,67 8,01 13,67 6,71 3,15 5,92 5,22 3,66 4,30 3,65 1,31 3,33 12,89 5,70 11,46 4,52 3,02 3,76 3,35 2,97 2,61 4,04 2,52 3,41 56,05 30,34 48,46 286,300

Okul Ortalaması 17,48 7,89 15,51 7,21 3,28 6,39 5,79 3,50 4,92 4,10 1,22 3,80 15,61 6,37 14,02 5,46 3,20 4,66 3,15 3,25 2,34 4,41 2,60 3,76 63,21 31,31 55,40 306,940

KATILIMLAR

1 289 SANA MAAZ  9E 22 7 20,25 8 3 7,25 10 1 9,75 6 0 6,00 24 2 23,50 7 3 6,25 7 2 6,50 7 2 6,50 91 20 86,00 398,654 713

2 145 ÖKKEŞ ÇİMENN  9B 19 11 16,25 12 0 12,00 7 5 5,75 5 1 4,75 25 5 23,75 10 0 10,00 8 2 7,50 6 3 5,25 92 27 85,25 397,059 750

3 215 AYŞE AKGÜL  9C 19 11 16,25 8 4 7,00 9 3 8,25 6 0 6,00 23 6 21,50 7 3 6,25 8 2 7,50 10 0 10,00 90 29 82,75 389,584 933

4 58 EREN YÜĞRÜK  9A 20 7 18,25 10 2 9,50 11 1 10,75 3 3 2,25 27 3 26,25 7 3 6,25 6 2 5,50 4 4 3,00 88 25 81,75 385,958 1013

5 32 ELİF ERDEM  9A 24 6 22,50 10 2 9,50 11 1 10,75 6 0 6,00 14 7 12,25 6 4 5,00 6 3 5,25 7 3 6,25 84 26 77,50 372,700 1368

6 202 DİLARA ULAŞ  9C 23 6 21,50 10 1 9,75 6 4 5,00 5 0 5,00 21 6 19,50 6 3 5,25 4 1 3,75 7 2 6,50 82 23 76,25 369,033 1486

7 356 ESMA KAHRAMAN  9B 22 8 20,00 8 3 7,25 5 5 3,75 4 2 3,50 22 3 21,25 7 3 6,25 8 2 7,50 7 2 6,50 83 28 76,00 368,666 1497

8 272 NİDANUR HALİPÇİ  9D 22 5 20,75 9 3 8,25 6 4 5,00 6 0 6,00 20 4 19,00 5 4 4,00 4 2 3,50 8 2 7,50 80 24 74,00 362,347 1724

9 279 Y NİSA EKER  9E 23 7 21,25 7 4 6,00 8 4 7,00 4 2 3,50 22 6 20,50 8 2 7,50 5 3 4,25 5 5 3,75 82 33 73,75 361,550 1751

10 105 SÜMEYRA YÜKSEK  9B 26 4 25,00 9 1 8,75 5 5 3,75 5 1 4,75 20 5 18,75 4 5 2,75 6 3 5,25 5 4 4,00 80 28 73,00 358,668 1858

11 26 MELİS ALİOSMANOĞLU  9A 16 9 13,75 10 1 9,75 8 1 7,75 4 2 3,50 21 5 19,75 10 0 10,00 4 4 3,00 5 2 4,50 78 24 72,00 357,345 1903

12 40 PINAR ASLAN  9A 21 9 18,75 9 3 8,25 9 3 8,25 5 1 4,75 18 9 15,75 7 3 6,25 6 2 5,50 5 4 4,00 80 34 71,50 355,122 1975

13 184 ESENGÜL KAYA  9C 21 5 19,75 9 2 8,50 8 1 7,75 1 0 1,00 19 6 17,50 7 3 6,25 5 1 4,75 6 0 6,00 76 18 71,50 355,042 1980

14 134 MENEKŞE YABA  9B 25 3 24,25 10 2 9,50 7 3 6,25 4 2 3,50 21 6 19,50 5 3 4,25 2 5 0,75 5 5 3,75 79 29 71,75 354,878 1989

15 371 MEHMET UYGUR  9E 22 3 21,25 10 1 9,75 8 2 7,50 2 2 1,50 20 4 19,00 10 0 10,00 1 3 0,25 3 4 2,00 76 19 71,25 353,905 2020

16 247 MELEK NUR CALBAN  9D 17 11 14,25 6 6 4,50 9 3 8,25 5 1 4,75 21 8 19,00 8 2 7,50 5 5 3,75 9 1 8,75 80 37 70,75 353,622 2031

17 291 PINAR ÇİFTÇİİ  9E 17 13 13,75 9 2 8,50 6 4 5,00 6 0 6,00 21 3 20,25 8 1 7,75 6 3 5,25 5 5 3,75 78 31 70,25 352,054 2084

18 161 HASAN CALBAN  9B 14 7 12,25 8 2 7,50 10 1 9,75 2 1 1,75 20 7 18,25 9 1 8,75 5 4 4,00 8 2 7,50 76 25 69,75 350,886 2120

19 255 BEDRİYE ÖZÇİL  9D 23 4 22,00 8 4 7,00 8 3 7,25 5 1 4,75 16 6 14,50 7 2 6,50 5 3 4,25 4 6 2,50 76 29 68,75 346,333 2276

20 189 AHMET EREN TOPAL  9C 22 6 20,50 8 2 7,50 7 5 5,75 6 0 6,00 22 3 21,25 5 3 4,25 1 4 0,00 4 3 3,25 75 26 68,50 345,546 2305

21 220 ELİF MİRAY TUDLU  9C 22 6 20,50 8 2 7,50 7 3 6,25 6 0 6,00 22 2 21,50 5 4 4,00 1 6 -0,50 4 3 3,25 75 26 68,50 345,516 2307

22 222 MELİH KALKAN  9D 15 8 13,00 8 3 7,25 7 1 6,75 5 1 4,75 22 4 21,00 9 1 8,75 3 4 2,00 5 3 4,25 74 25 67,75 344,567 2351

23 4 BEYZA ŞAHİN  9A 22 8 20,00 5 7 3,25 5 7 3,25 5 1 4,75 21 8 19,00 7 3 6,25 6 3 5,25 7 3 6,25 78 40 68,00 344,518 2355

24 302 MERVE AĞA  9E 21 9 18,75 8 4 7,00 8 4 7,00 5 1 4,75 15 11 12,25 5 5 3,75 7 1 6,75 7 2 6,50 76 37 66,75 340,893 2504

25 0 ESİLA MISIRLI  9B 22 8 20,00 6 5 4,75 6 6 4,50 3 2 2,50 20 5 18,75 8 1 7,75 4 4 3,00 6 3 5,25 75 34 66,50 339,939 2536

26 16 AYŞEGÜL DEMİR  9A 21 7 19,25 8 3 7,25 7 4 6,00 6 0 6,00 18 7 16,25 6 4 5,00 3 5 1,75 6 4 5,00 75 34 66,50 339,867 2539

27 45 YAĞMUR KORKMAZ  9A 20 10 17,50 9 3 8,25 9 3 8,25 5 1 4,75 16 9 13,75 7 3 6,25 4 4 3,00 5 4 4,00 75 37 65,75 337,900 2619

28 160 ZEYNEP YILDIRIM  9B 20 9 17,75 9 3 8,25 9 2 8,50 4 2 3,50 13 8 11,00 6 2 5,50 4 3 3,25 8 1 7,75 73 30 65,50 337,246 2639

29 11 ÇAĞLAR UYUCU  9A 17 13 13,75 5 7 3,25 10 2 9,50 0 6 -1,50 25 4 24,00 6 4 5,00 5 5 3,75 8 2 7,50 76 43 65,25 337,004 2648
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30 77 SÜMEYYE ÜNAL  9A 20 10 17,50 6 6 4,50 7 5 5,75 4 2 3,50 24 5 22,75 4 3 3,25 5 4 4,00 5 4 4,00 75 39 65,25 336,317 2678

31 71 GÖKSU NUR DÖNMEZ  9A 22 7 20,25 10 2 9,50 6 3 5,25 6 0 6,00 13 11 10,25 7 3 6,25 2 7 0,25 8 2 7,50 74 35 65,25 336,069 2690

32 258 SARA SERHAN  9D 22 4 21,00 7 5 5,75 6 5 4,75 5 1 4,75 16 9 13,75 7 3 6,25 4 5 2,75 7 3 6,25 74 35 65,25 336,022 2692

33 159 SUDE KARADAŞ  9B 24 4 23,00 9 3 8,25 3 5 1,75 5 1 4,75 17 4 16,00 5 4 4,00 2 5 0,75 7 2 6,50 72 28 65,00 334,850 2742

34 301 İLHAMİ TOPRAK  9E 18 9 15,75 9 3 8,25 8 3 7,25 5 1 4,75 19 4 18,00 8 2 7,50 1 3 0,25 4 5 2,75 72 30 64,50 334,260 2760

35 259 YUSUF ALİ ÇAKMAK  9D 15 9 12,75 8 3 7,25 7 2 6,50 5 1 4,75 17 5 15,75 9 0 9,00 4 4 3,00 6 3 5,25 71 27 64,25 334,168 2763

36 233 F İCLAL KADAN  9D 15 11 12,25 7 3 6,25 6 5 4,75 6 0 6,00 23 2 22,50 7 3 6,25 2 4 1,00 6 4 5,00 72 32 64,00 333,282 2791

37 110 AYŞE KIRAÇ  9B 17 10 14,50 7 5 5,75 10 2 9,50 6 0 6,00 18 8 16,00 4 5 2,75 4 3 3,25 7 3 6,25 73 36 64,00 332,989 2804

38 359 BEGÜMSU GÖK  9B 22 8 20,00 7 4 6,00 8 2 7,50 5 1 4,75 17 8 15,00 6 3 5,25 2 6 0,50 6 3 5,25 73 35 64,25 332,976 2807

39 350 HAŞİM ABUHAŞİM  9E 18 3 17,25 5 4 4,00 0 1 -0,25 20 5 18,75 7 2 6,50 8 2 7,50 10 0 10,00 68 17 63,75 332,350 2831

40 185 KENAN YILMAZ  9C 23 5 21,75 11 1 10,75 6 6 4,50 5 1 4,75 10 2 9,50 8 2 7,50 5 3 4,25 68 20 63,00 329,021 2946

41 208 MUSTAFA ELBİSTAN  9C 20 7 18,25 9 2 8,50 7 4 6,00 5 1 4,75 16 3 15,25 6 4 5,00 3 5 1,75 4 3 3,25 70 29 62,75 328,654 2956

42 310 KÜBRA NÜNÜKOĞLU  9E 20 7 18,25 8 4 7,00 7 5 5,75 4 2 3,50 16 6 14,50 7 3 6,25 2 2 1,50 6 3 5,25 70 32 62,00 326,520 3050

43 9 ABDULKADİR YIRTLAZ  9A 21 9 18,75 9 3 8,25 7 5 5,75 4 2 3,50 17 4 16,00 8 1 7,75 2 4 1,00 1 0 1,00 69 28 62,00 326,325 3055

44 28 NİSA NUR AVCI  9A 18 8 16,00 9 3 8,25 4 2 3,50 5 1 4,75 18 5 16,75 4 4 3,00 4 1 3,75 6 2 5,50 68 26 61,50 325,279 3104

45 245 İSMAİLEYMEN PEHLİVAN 9D 14 9 11,75 6 6 4,50 8 3 7,25 4 2 3,50 19 4 18,00 9 1 8,75 5 3 4,25 3 1 2,75 68 29 60,75 323,717 3168

46 226 SEVGİ MAAŞOĞLU  9D 21 5 19,75 6 2 5,50 5 5 3,75 5 1 4,75 17 4 16,00 3 3 2,25 4 2 3,50 6 2 5,50 67 24 61,00 323,249 3189

47 266 HALİL ENES YAKAR  9D 17 3 16,25 9 2 8,50 9 1 8,75 6 0 6,00 16 7 14,25 4 4 3,00 2 1 1,75 2 1 1,75 65 19 60,25 321,259 3255

48 273 EL ŞİHABİ  9D 16 11 13,25 3 5 1,75 6 3 5,25 4 2 3,50 22 7 20,25 7 3 6,25 5 4 4,00 6 4 5,00 69 39 59,25 318,993 3324

49 8 KUTAY UYAR  9A 16 7 14,25 5 4 4,00 3 1 2,75 2 0 2,00 22 3 21,25 8 1 7,75 5 3 4,25 3 0 3,00 64 19 59,25 318,853 3329

50 237 KEVSER TONGA  9D 19 11 16,25 5 7 3,25 6 3 5,25 5 1 4,75 20 6 18,50 7 3 6,25 2 4 1,00 5 4 4,00 69 39 59,25 318,443 3341

51 174 EMİN ZATEROĞULLARI  9C 21 8 19,00 8 3 7,25 8 0 8,00 6 0 6,00 16 7 14,25 6 4 5,00 0 1 -0,25 65 23 59,25 317,826 3363

52 309 HALİL YIRTICI  9E 17 11 14,25 10 1 9,75 8 4 7,00 5 1 4,75 8 2 7,50 7 3 6,25 5 3 4,25 6 4 5,00 66 29 58,75 317,370 3378

53 254 MERVE KOÇ  9D 21 2 20,50 8 4 7,00 5 5 3,75 16 7 14,25 8 1 7,75 0 2 -0,50 7 3 6,25 65 24 59,00 317,229 3382

54 163 EBRAR ÇELEBİ  9B 17 9 14,75 11 1 10,75 7 4 6,00 4 2 3,50 20 6 18,50 3 4 2,00 2 1 1,75 2 3 1,25 66 30 58,50 316,134 3429

55 252 BE İR MÜLAYİM  9D 21 5 19,75 7 4 6,00 4 8 2,00 3 3 2,25 21 6 19,50 6 3 5,25 2 4 1,00 3 1 2,75 67 34 58,50 315,644 3450

56 207 GAMZE YILMAZ  9C 21 5 19,75 6 3 5,25 6 3 5,25 2 1 1,75 21 4 20,00 4 4 3,00 1 4 0,00 4 3 3,25 65 27 58,25 314,782 3475

57 153 AHMET ÇELEBİ  9B 15 9 12,75 9 2 8,50 5 0 5,00 4 1 3,75 16 4 15,00 7 2 6,50 2 4 1,00 6 3 5,25 64 25 57,75 314,449 3490

58 243 ALİ EFE  9D 19 6 17,50 9 3 8,25 5 5 3,75 4 2 3,50 18 7 16,25 4 4 3,00 3 4 2,00 5 5 3,75 67 36 58,00 314,423 3492
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Genel Ortalama 15,67 8,01 13,67 6,71 3,15 5,92 5,22 3,66 4,30 3,65 1,31 3,33 12,89 5,70 11,46 4,52 3,02 3,76 3,35 2,97 2,61 4,04 2,52 3,41 56,05 30,34 48,46 286,300

Okul Ortalaması 17,48 7,89 15,51 7,21 3,28 6,39 5,79 3,50 4,92 4,10 1,22 3,80 15,61 6,37 14,02 5,46 3,20 4,66 3,15 3,25 2,34 4,41 2,60 3,76 63,21 31,31 55,40 306,940

KATILIMLAR

59 275 NİSANUR OĞUZTÜRK  9D 20 10 17,50 8 4 7,00 7 5 5,75 6 0 6,00 17 8 15,00 5 5 3,75 1 7 -0,75 5 5 3,75 69 44 58,00 314,343 3495

60 66 KAHRAMAN  9A 15 14 11,50 8 4 7,00 5 6 3,50 5 1 4,75 17 12 14,00 7 1 6,75 4 6 2,50 8 2 7,50 69 46 57,50 314,020 3508

61 13 ÜMRAN ŞAŞOOĞLU  9A 19 8 17,00 7 2 6,50 5 6 3,50 5 1 4,75 15 7 13,25 6 4 5,00 5 4 4,00 5 5 3,75 67 37 57,75 313,897 3510

62 102 ZEHRA İPEKÇİOĞLU  9B 19 4 18,00 5 4 4,00 7 2 6,50 4 1 3,75 14 5 12,75 6 3 5,25 3 3 2,25 5 2 4,50 63 24 57,00 311,482 3603

63 311 EMİRHAN  9F 16 7 14,25 9 3 8,25 7 5 5,75 6 0 6,00 11 5 9,75 5 3 4,25 5 1 4,75 4 4 3,00 63 28 56,00 308,964 3698

64 0 YİĞİT YALÇIN  9A 23 7 21,25 8 3 7,25 5 6 3,50 5 1 4,75 8 7 6,25 7 3 6,25 5 4 4,00 4 5 2,75 65 36 56,00 308,094 3731

65 198 NİSANUR ŞEKEROĞLU  9C 19 8 17,00 4 6 2,50 9 0 9,00 2 3 1,25 13 2 12,50 5 3 4,25 4 3 3,25 6 0 6,00 62 25 55,75 307,915 3740

66 232 BERNA YABANCI  9D 17 8 15,00 8 2 7,50 5 2 4,50 5 1 4,75 15 3 14,25 4 2 3,50 4 4 3,00 4 4 3,00 62 26 55,50 307,263 3760

67 152 BEYZANUR SOYBAY  9B 22 8 20,00 6 6 4,50 7 3 6,25 6 0 6,00 13 7 11,25 3 6 1,50 3 4 2,00 5 5 3,75 65 39 55,25 305,772 3822

68 173 BERAT KANAL  9C 19 8 17,00 7 4 6,00 8 1 7,75 4 1 3,75 7 4 6,00 6 4 5,00 4 4 3,00 7 3 6,25 62 29 54,75 304,939 3846

69 379 MEHMET CAN KILINÇ  9A 19 10 16,50 7 4 6,00 5 7 3,25 5 1 4,75 11 9 8,75 6 4 5,00 5 4 4,00 7 3 6,25 65 42 54,50 304,292 3868

70 154 BATUHAN ERDOĞAN  9B 17 13 13,75 10 2 9,50 7 4 6,00 3 3 2,25 12 10 9,50 6 4 5,00 3 7 1,25 7 2 6,50 65 45 53,75 302,295 3934

71 236 HARUN ACAR  9D 14 7 12,25 7 3 6,25 4 2 3,50 4 1 3,75 23 6 21,50 3 4 2,00 3 4 2,00 3 2 2,50 61 29 53,75 302,240 3939

72 96 YENİCİL  9A 15 15 11,25 6 6 4,50 4 8 2,00 5 1 4,75 17 11 14,25 7 1 6,75 4 6 2,50 8 2 7,50 66 50 53,50 302,029 3948

73 327 ECEM  9E 17 1 16,75 6 2 5,50 5 2 4,50 5 1 4,75 9 4 8,00 7 1 6,75 5 3 4,25 4 3 3,25 58 17 53,75 301,965 3951

74 250 HİLAL  9E 17 10 14,50 5 5 3,75 9 1 8,75 6 0 6,00 9 1 8,75 5 5 3,75 6 3 5,25 4 5 2,75 61 30 53,50 301,406 3975

75 118 GANNA SELİM  9B 23 5 21,75 9 3 8,25 5 4 4,00 4 1 3,75 8 4 7,00 3 4 2,00 5 3 4,25 3 2 2,50 60 26 53,50 300,344 4011

76 181 FATİH MARANGOZ  9C 15 9 12,75 6 6 4,50 4 5 2,75 3 3 2,25 19 4 18,00 6 4 5,00 5 3 4,25 4 3 3,25 62 37 52,75 299,409 4046

77 500 HARUN ESAT KASAPOĞLU 9A 14 8 12,00 9 3 8,25 5 4 4,00 5 1 4,75 14 10 11,50 5 3 4,25 3 2 2,50 6 3 5,25 61 34 52,50 298,735 4065

78 240 TUANA KORKMAZ  9D 18 8 16,00 6 6 4,50 7 4 6,00 6 0 6,00 11 11 8,25 6 2 5,50 3 7 1,25 6 4 5,00 63 42 52,50 298,205 4078

79 205 MERVE URFALI  9C 19 9 16,75 7 2 6,50 5 4 4,00 6 0 6,00 12 9 9,75 5 3 4,25 3 2 2,50 3 1 2,75 60 30 52,50 298,018 4082

80 128 BERRAK HADİS SÖNMEZ 9B 20 9 17,75 7 3 6,25 5 4 4,00 2 3 1,25 15 7 13,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 2 3,50 60 33 51,75 295,623 4176

81 170 SEMİH İZSÜREN  9B 23 7 21,25 10 2 9,50 6 6 4,50 4 2 3,50 6 8 4,00 6 4 5,00 3 0 3,00 1 5 -0,25 59 34 50,50 291,351 4313

82 194 SABRİ KORKMAZ  9C 18 7 16,25 7 4 6,00 4 7 2,25 4 2 3,50 13 5 11,75 7 3 6,25 4 2 3,50 2 7 0,25 59 37 49,75 289,836 4375

83 278 YUSUF BAKTAGEÇ  9E 19 8 17,00 9 3 8,25 2 2 1,50 13 9 10,75 7 3 6,25 6 1 5,75 56 26 49,50 289,067 4397

84 260 MEHMET EFE ŞAHİN  9D 17 6 15,50 8 4 7,00 9 2 8,50 4 2 3,50 11 4 10,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 55 22 49,50 288,982 4400

85 206 MEHMET AKİF  9C 14 12 11,00 9 3 8,25 7 2 6,50 6 0 6,00 17 5 15,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 56 27 49,25 288,686 4410

86 127 MUSTAFA KURU  9B 9 1 8,75 6 3 5,25 6 2 5,50 4 1 3,75 20 10 17,50 3 2 2,50 5 2 4,50 1 0 1,00 54 21 48,75 287,725 4449

87 354 SUDENAZ SAVAŞ  9B 21 8 19,00 6 2 5,50 2 4 1,00 4 2 3,50 12 3 11,25 7 1 6,75 2 5 0,75 1 1 0,75 55 26 48,50 285,651 4517
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88 324 BÜNYAMİN DEMİR  9E 13 6 11,50 8 4 7,00 4 7 2,25 6 0 6,00 15 3 14,25 5 3 4,25 2 1 1,75 1 0 1,00 54 24 48,00 285,073 4538

89 341 MUSTAFA JIEJO  9C 7 12 4,00 10 1 9,75 7 4 6,00 5 1 4,75 13 14 9,50 6 3 5,25 5 4 4,00 5 4 4,00 58 43 47,25 284,044 4572

90 125 EZGİ KESKİN  9E 18 6 16,50 6 2 5,50 4 2 3,50 2 2 1,50 15 4 14,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 5 1 4,75 53 22 47,50 282,900 4610

91 330 CEREN BEKÇİOĞLU  9A 15 10 12,50 8 2 7,50 7 4 6,00 4 2 3,50 14 10 11,50 7 3 6,25 1 9 -1,25 2 4 1,00 58 44 47,00 281,897 4637

92 0 KUDRET EREN KARA  9A 14 10 11,50 5 5 3,75 9 3 8,25 0 5 -1,25 16 9 13,75 5 4 4,00 3 4 2,00 5 1 4,75 57 41 46,75 281,466 4648

93 200 EMRE ÖZTÜRKMEN  9C 12 9 9,75 8 4 7,00 6 1 5,75 5 0 5,00 16 4 15,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 52 21 46,75 281,433 4649

94 323 MUHAMMED FACIR ALSUN 9E 11 7 9,25 6 3 5,25 3 3 2,25 4 0 4,00 16 7 14,25 7 2 6,50 1 3 0,25 5 1 4,75 53 26 46,50 281,037 4662

95 216 AHMET SOĞUK  9C 16 9 13,75 7 4 6,00 5 4 4,00 6 0 6,00 12 11 9,25 6 4 5,00 1 4 0,00 3 2 2,50 56 38 46,50 280,292 4687

96 285 ZEYNEP JANTOU  9E 15 4 14,00 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 18 2 17,50 5 2 4,50 1 1 0,75 1 0 1,00 49 10 46,50 280,209 4694

97 290 CEMRE KARTAL  9E 18 12 15,00 9 3 8,25 7 3 6,25 4 2 3,50 13 13 9,75 2 8 0,00 2 5 0,75 4 6 2,50 59 52 46,00 278,456 4754

98 321 İREM NUR ZENCİRCİ  9E 16 7 14,25 8 1 7,75 4 2 3,50 4 1 3,75 12 2 11,50 2 4 1,00 1 1 0,75 4 4 3,00 51 22 45,50 277,111 4810

99 12 MUHANNED RIDVAN  9A 11 7 9,25 5 5 3,75 3 6 1,50 5 1 4,75 21 9 18,75 5 5 3,75 4 2 3,50 54 35 45,25 277,109 4811

100 131 NECDET KESMENOĞLU  9B 12 9 9,75 9 3 8,25 1 2 0,50 5 1 4,75 17 2 16,50 4 4 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 51 24 45,00 276,213 4843

101 331 MUHAMMED RADVA N  9C 14 16 10,00 9 3 8,25 4 5 2,75 1 4 0,00 24 6 22,50 2 7 0,25 0 5 -1,25 4 6 2,50 58 52 45,00 276,030 4847

102 186 ARDA ÖZDEMİR  9C 14 9 11,75 5 4 4,00 2 4 1,00 4 2 3,50 19 4 18,00 4 4 3,00 1 3 0,25 4 2 3,50 53 32 45,00 276,013 4848

103 307 ESİN ÖZYURTSEVEN  9E 15 8 13,00 4 2 3,50 3 4 2,00 1 2 0,50 19 5 17,75 5 2 4,50 0 4 -1,00 5 1 4,75 52 28 45,00 275,910 4854

104 9 BEDİRHANTTAŞÇIKARA  9E 18 9 15,75 6 5 4,75 2 2 1,50 2 0 2,00 12 4 11,00 7 3 6,25 4 3 3,25 1 4 0,00 52 30 44,50 274,100 4895

105 46 EZGİ DAĞ  9A 19 4 18,00 7 5 5,75 8 3 7,25 5 0 5,00 7 4 6,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 50 22 44,50 273,527 4915

106 55 YILDIZ ARSLAN  9A 16 9 13,75 10 2 9,50 6 5 4,75 4 2 3,50 7 4 6,00 2 0 2,00 2 2 1,50 4 3 3,25 51 27 44,25 273,498 4917

107 318 SUDE NAZ YILDIRIM  9B 17 10 14,50 8 3 7,25 3 4 2,00 4 1 3,75 10 9 7,75 4 2 3,50 2 3 1,25 3 1 2,75 51 33 42,75 268,922 5050

108 21 RANA GERGER  9A 15 10 12,50 7 4 6,00 4 4 3,00 3 3 2,25 14 11 11,25 2 4 1,00 4 4 3,00 3 2 2,50 52 42 41,50 265,384 5147

109 342 FAHRİ MUHAVİ  9D 16 13 12,75 8 3 7,25 6 5 4,75 5 1 4,75 8 6 6,50 2 4 1,00 2 3 1,25 4 3 3,25 51 38 41,50 265,312 5149

110 263 ÖZLEM YILDIZOĞLU  9D 15 5 13,75 7 4 6,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 3 7 1,25 5 2 4,50 47 23 41,25 264,580 5172

111 305 HATİCE TATAR  9B 15 10 12,50 9 2 8,50 7 4 6,00 4 2 3,50 8 10 5,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 48 33 39,75 260,014 5307

112 336 EYHEM ELALİ  9B 6 0 6,00 5 3 4,25 7 3 6,25 4 2 3,50 18 11 15,25 3 7 1,25 3 1 2,75 46 27 39,25 259,366 5327

113 280 ELA RAMAZAN  9E 20 8 18,00 3 5 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 10 11 7,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 5 2,75 46 36 37,00 251,222 5565

114 242 MELİKE TUNÇ  9D 16 9 13,75 6 5 4,75 4 4 3,00 5 0 5,00 8 9 5,75 2 5 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 46 38 36,50 250,102 5603

115 300 EBRU REHAN  9E 18 6 16,50 6 3 5,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 2 3,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 41 20 36,00 248,331 5661

116 17 BELKIS ÇEVİKBAŞ  9A 20 5 18,75 6 5 4,75 5 6 3,50 3 3 2,25 2 12 -1,00 4 5 2,75 2 5 0,75 5 3 4,25 47 44 36,00 248,089 5667
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME 124 244 244 8633

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,67 8,01 13,67 6,71 3,15 5,92 5,22 3,66 4,30 3,65 1,31 3,33 12,89 5,70 11,46 4,52 3,02 3,76 3,35 2,97 2,61 4,04 2,52 3,41 56,05 30,34 48,46 286,300

Okul Ortalaması 17,48 7,89 15,51 7,21 3,28 6,39 5,79 3,50 4,92 4,10 1,22 3,80 15,61 6,37 14,02 5,46 3,20 4,66 3,15 3,25 2,34 4,41 2,60 3,76 63,21 31,31 55,40 306,940

KATILIMLAR

117 176 YAREN YILMAZ  9C 18 5 16,75 5 6 3,50 3 7 1,25 2 4 1,00 11 12 8,00 4 5 2,75 1 4 0,00 2 3 1,25 46 46 34,50 243,690 5807

118 97 ZEYNEP DEMİRKESEN  9B 14 13 10,75 3 5 1,75 2 4 1,00 5 1 4,75 11 8 9,00 4 6 2,50 3 6 1,50 3 6 1,50 45 49 32,75 239,269 5931

119 218 HATİCE CAĞCAĞAKAR  9C 14 15 10,25 7 4 6,00 6 4 5,00 4 2 3,50 5 6 3,50 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 40 42 29,50 229,395 6221

120 155 METİN KARLANGIÇ  9B 14 11 11,25 7 4 6,00 2 7 0,25 4 2 3,50 6 15 2,25 4 6 2,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 40 52 27,00 221,850 6443

121 0 OSMAN DEMİRBAŞ  9B 1 2 0,50 1 2 0,50 3 3 2,25 2 0 2,00 16 11 13,25 4 5 2,75 2 2 1,50 4 2 3,50 33 27 26,25 221,153 6460

122 314 HASAN BASRİ ALMAS  9F 4 2 3,50 16 7 14,25 20 9 17,75 194,902 7187

123 370 SELİM ÖZKAN  9E 2 2 1,50 6 4 5,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 6 4 5,00 19 16 15,00 187,235 7374

124 283 MUHSİN YILDIZ  9E 3 22 -2,50 3 7 1,25 0 6 -1,50 0 5 -1,25 8 22 2,50 0 10 -2,50 3 6 1,50 2 8 0,00 19 86 -2,50 134,770 8537
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR YIRTLAZ 9  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,325 286,300 11 43 136 136 3055

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 5 9,75 33 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 69 28 62,00 52 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEBADccABBCADCEbBDacabEAbe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCeEDBcdCCbAdEccACDdBAccEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBBEBcAbAEDEB ce      DAE BA 

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dD CABAECDeDbac  B   C        

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 4 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 5 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 4 48
ÜÇGENLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 4 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL DEMİR 16  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,867 286,300 6 26 108 108 2539

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 3 5 1,75 18 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 75 34 66,50 55 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCeEeAbDDABBCA CEdBa ECbEeCA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADbeEDB ACbAACdAE CadBeADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBd BAA bEDdcd cCDDCDBD ED dC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDeCAadbCDbD*a c BbCDCEDaDcEdd

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 4 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 5 62
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 5 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELKIS ÇEVİKBAŞ 17  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,089 286,300 26 116 233 233 5667

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 14 14 10,50 35 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 4 5 2,75 28 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 2 5 0,75 8 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 13 7,75 26 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 47 44 36,00 30 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBADDDA BCA CECB e b bAeeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DaeEDB dCdEcCdAcAbe BebAEAeB*e

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik ea  e d  ec   db   D bA  c bd 

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen baA AEbDdaEa B e aebE CDcE ebC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 3 0 75
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 6 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 2 7 10
ÜÇGENLER 4 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 3 0 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 6 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25
HÜCRE 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ŞAHİN 4  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,518 286,300 5 23 103 103 2355

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 78 40 68,00 57 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAcBADceABBCAbCECBDccaCbACABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal ebedbBedCCEAdEAEbbacBeAeEACBAc

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aBEBAAdb DEcdcACDcCDBDAcDBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCAeAEacCDEBAB dCdCaEDCDcEddDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 2 4 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 7 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 7 62
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 4 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR UYUCU 11  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,004 286,300 8 29 115 115 2648

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 -1,50 -25 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 19 11 16,25 54 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 76 43 65,25 54 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEdAeDabdaCADebaBDBECaaAee

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal ceebDbDBdACaAACEAEdCDaBAdbadee

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBBdBAAAAE EBADACDDdDBDAbeBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCbBAceeCcEcbBcBbCDCEDbDAECc

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 2 3 40
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 10 2 83

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 0 3 0
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 18 2 86
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 5 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN BEKÇİOĞLU 330  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,897 286,300 20 91 206 206 4637

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 16 6,00 20 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 58 44 47,00 39 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAcBAb edBBC DCEdB cc  Eede

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADaDbDB  CCAAbEAEceD BedcEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AacB Be dA DEBbc  DDabB dcDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCABAddaeDcabdeeabcdE  e  bA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 1 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 4 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 8 38
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 10 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
HÜCRE 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ERDEM 32  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
372,700 286,300 2 5 51 51 1368

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 6 22,50 75 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 11 1 10,75 90 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 19 10 16,50 55 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 84 26 77,50 65 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEBAbcDbBBCADCECBDBcCCEAbe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCeEDBcACCbACEAEACDEBAADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBebac   EbE AbACDD D    DaAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCAaAadeCbEaA dBCCDCEDCecEdA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 11 1 92

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 4 38
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 7 3 64

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YÜĞRÜK 58  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
385,958 286,300 1 4 40 40 1013

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 11 1 10,75 90 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 88 25 81,75 68 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAE ADc bdBCADeECB eECCbcCABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCDEDBBACbEcCEAEcCDEBAAAEedBcD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBEBAAbAEDEBAbACDDCDBDAEDBACAb

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eaABAECeCDEBA  BCabDEcC cE cDd

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 0 1 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 11 1 92

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 19 2 90
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 7 2 64

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DAĞ 46  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,527 286,300 23 105 222 222 4915

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 3 4 2,00 20 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 50 22 44,50 37 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEdAb  ABBCdDCECB     EAeABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DaeEDBedCaEACEAEceD BcAAEACB D

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik cB Be     EB          d  BA Ac

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen ed BAc  dD a      e         D 

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 3 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 3 2 14
ÜÇGENLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKSU NUR DÖNMEZ 71  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,069 286,300 10 31 119 119 2690

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 13 11 10,25 34 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 2 7 0,25 3 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 74 35 65,25 54 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEBAeDeABBCADCEeBbBE CbeCb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCDEDBcACeAACE Ec  cBeADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik Ac BcBdd  bDaBbaeeD CDB A DaAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CcDCbBAECebbEae eBbbDCEDCDcEeA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 3 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 8 38
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 7 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ESAT KASAPOĞLU 500  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,735 286,300 19 77 186 186 4065

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 61 34 52,50 44 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAceAD  A B A CECc  cb bdCeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal cCDEDBBACbdAbd b CD BAdAbACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik eB BAA bE EB bdCDadDBDdbeBA  c

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen a c AECeCDEBA    ab EDC cEeeDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 1 0 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 4 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 7 52
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 2 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAHRAMAN 66  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,020 286,300 14 60 158 158 3508

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 14 11,50 38 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 12 14,00 47 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 69 46 57,50 48 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADabaeAeD bdBCADdEeBcaEdCbACb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbCeEDBedCCAACcAbc DcaeADaACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEdB BddcbEecBbbACDDCDaDAEcBbC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCABAc  CcEcbccBbCDCEDbDAECc

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 6 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 9 57
ÜÇGENLER 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 6 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET EREN KARA 0  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,466 286,300 21 92 207 207 4648

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 -1,25 -21 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 57 41 46,75 39 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEdAeDbcBBCADec ab c CEA   b

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal eCDbDB  CaceCEAEddDEBAAcab edb

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBEB* A  DE  DAebDdDeDbbeBACAd

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCb AcebCDE b cBb CcED D  CcD 

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 1 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 3 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 0 3 0
DİN VE İSLAM 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 7 43
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 4 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75
HÜCRE 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY UYAR 8  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,853 286,300 13 49 145 145 3329

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 10 5 8,75 29 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 16 4 15,00 50 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 64 19 59,25 49 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCdEBADD  B CA CE   eaCdbcbA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbaeE Bc C AAd     D       CB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBB BAA AEcEBd ACDe DBDA DBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDD ABAECebD aA bBCCDCE       

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 0 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 1 0 20
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 3 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 1 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 14 3 67
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 3 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50
HÜCRE 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN KILINÇ 379  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,292 286,300 17 69 178 178 3868

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 65 42 54,50 45 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCeceADc ABBCADCECcaBEbCbAeeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal eC EDcedCCEACcebACacacAAEACBAc

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aBEBA bAEDEBdceb  CaBac       

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eCeBcECbCDcBd dBCaCDEDCDcECcaC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 3 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 7 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 8 43
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 4 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS ALİOSMANOĞLU 26  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,345 286,300 3 11 82 82 1903

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 1 7,75 65 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 10 0 10,00 100 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 78 24 72,00 60 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCdcBAb eABBCAbC ddD E  EeCdBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal  bDEDBBACCEACEAE  D BcAAaeCBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAA AED BdaACeeCDBD EDBbCAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCABAECDCDEB  deCaeDED e Ed DC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 0 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 14 4 67
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 5 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75
HÜCRE 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHANNED RIDVAN 12  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,109 286,300 22 99 216 216 4811

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 6 1,50 13 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 9 18,75 63 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 9 7 7,25 24 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 54 35 45,25 38 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe Da aBA  edBBCADCb  c EaC      

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal ebedDB cCCE dcA AdedB  cEACBAe

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aBEBAdbAEDEBdbeCDaCDaDAEDBACbE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eaABeaCeCDEBAB c a            

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 5 1 1 20
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 2 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 6 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 14 7 67
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 3 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR AVCI 28  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,279 286,300 12 44 137 137 3104

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 4 4 3,00 30 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 4 1 3,75 38 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 68 26 61,50 51 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEdADD baBCAeCEbd  E CEdCe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAeCeEDBBACbAA c E  D  dADEACd

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEda BAA AEDEBA ACD  Dd cED dC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CbebA eEC  DEBA e   DCEDC cE e

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 0 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 14 2 67
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 1 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR ASLAN 40  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,122 286,300 4 12 85 85 1975

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 6 2 5,50 55 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 9 15,75 53 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 80 34 71,50 60 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADaAEBAbDDAaBeADCECBDBEabbeCb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAaCeEDBeACCAACaAEACaEBddDEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBBEBAA bEDdBd cbDbdaBD bDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDeCAacECDbDEB c BCCDCEDa cEdd

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 3 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 9 43
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 7 2 64

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA GERGER 21  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,384 286,300 25 108 225 225 5147

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 14 11 11,25 38 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 2 4 1,00 10 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 52 42 41,50 35 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEdADD b eCAeCEbde E  bAbbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal eCDEDB dCaEcCb a  a BcAAaAeBeD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik d  BAb cceEaAeAbDeCDBDcED dCA 

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen   A eEb daEaAc B aCb D   E eDe

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 1 4 20
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 9 52
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 4 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50
HÜCRE 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜNAL 77  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,317 286,300 9 30 117 117 2678

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 17 13 13,75 46 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 4 3 3,25 33 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 75 39 65,25 54 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCbEBAbceABBCAbCEeBcaECCEeCb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EeaaDbDBeACabACaeEACDcBeADaAeB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBB BAAdbEDEBAbeCDDCDcDAEDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDb c AbC eDEBbBd eCDCEcaDccC 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 5 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 16 5 76
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 4 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN ŞAŞOOĞLU 13  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,897 286,300 15 61 159 159 3510

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 67 37 57,75 48 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DdeEBAbDcdBBCA CEd a ECCEeCABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DbeEDB AC E CddE CadBeAeaACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik Bd BAA bEDd dbc DDCaBD ED   AE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eCAacbCDCDEaAc BbCbDEDaccEddDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 6 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 6 52
ÜÇGENLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 4 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KORKMAZ 45  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,900 286,300 7 27 112 112 2619

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 75 37 65,75 55 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DabaBAbDDAaBeADCECBDBEaCbeCbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal aCeEDBeACCEACaAEACaEBdAAEACBdD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAd bEDdBd cbDbd BD bDBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eCAacECDCDEa c BbCbDEDa cEddDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 3 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 9 38
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 4 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YENİCİL 96  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,029 286,300 18 72 181 181 3948

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 15 11,25 38 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 15 11,25 38 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 11 14,25 48 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 1 6,75 68 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 4 6 2,50 25 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 66 50 53,50 45 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe DabaeAeDcbdBCADdEeBcaEdCbACbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bCeEaBedCbEACcAbcdDcaebAaACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aB BedcbEecB bACDDCDaDAEcBbCAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCABAc  CDEcbccBbCCcEDbDAECcDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 3 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 8 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 8 57
ÜÇGENLER 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 6 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YALÇIN 0  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,094 286,300 16 64 169 169 3731

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 65 36 56,00 47 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe BADaAEBAbDbABBCAeCECcDBEaCEACe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCebDa ACCbACE cbaadBAADEACe

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik A B  cec AE E  b C  ea D  D d 

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDeCABAEeeCbEBeB cbCDdEbd eECe

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 2 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 6 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 5 6 24
ÜÇGENLER 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 5 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ARSLAN 55  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,498 286,300 24 106 223 223 4917

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 26 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 16,01 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,69 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,44 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,80 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 15,93 15,10 13,55

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,16 14,02 11,46

Fizik 10 2 0 2,00 20 5,14 4,66 3,76

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,88 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,28 3,76 3,41

TYT Fen 30 8 5 6,75 23 12,30 10,76 9,78

Toplam: 120 51 27 44,25 37 58,40 55,40 48,47

TYT Türkçe Dd EBADDeA BbADCECd  a CbeCeaA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCDEDBeAbCEACa EACadBeeAaACBcD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik    Bd     cB  A D  c    DBd A 

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen         CDE  B a  b    DcEddDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 5 4 0 80
ŞİİR 4 3 0 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 5 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 3 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 4 3 19
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 3 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇELEBİ 153  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,449 286,300 12 57 155 155 3490

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 0 5,00 42 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 3 17,25 58 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 9 12,75 43 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 64 25 57,75 48 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BAaCdc AbDaABBCAbCE Ba   CbAa 

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADaeEDB ACCAA   EA   B  DaACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik eb dEBAc A  EB  ACD  D D EDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCAacEC baEaA    badEDeD ECA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 0 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 2 0
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 1 52
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 4 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KIRAÇ 110  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,989 286,300 9 37 127 127 2804

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 73 36 64,00 53 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCdEeAb DAaBbAeCEbB  EaCbeCA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCebDBedbCAACEcEACDEBcADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBd BAcedEeEBdaACDDC   AaDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CcD eeAEacb EBdBA  bDdEDCDebCA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 2 4 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 10 2 83

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 7 52
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 3 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ERDOĞAN 154  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,295 286,300 15 70 179 179 3934

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 12 10 9,50 32 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 3 7 1,25 13 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 16 13 12,75 43 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 65 45 53,75 45 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DeeEeADcDAcBCADdEaBbaEdCbAbeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCeEDBaACCEAbc EeCDdBAAAbdCBeD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik deEBAc AacEBdeACDa D Dc  Bd   

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eCAcbECDdDEaABcaabbaEDbD EbADC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 4 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 7 48
ÜÇGENLER 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 8 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜMSU GÖK 359  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,976 286,300 10 38 128 128 2807

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 6 0,50 5 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 12 11,00 37 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 73 35 64,25 54 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe aCeEBAcDDAdBCADCECBDeEbbEACcBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal cC EDBBdCaEcCE cACD BcAAEACBdD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik eBbBAA AbDEBdbACDD Dcc  D ACAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen D AaeaCDCDEaea  aCbbEDCDcECc e

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 2 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 5 57
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 6 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK HADİS SÖNMEZ 128  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,623 286,300 17 80 190 190 4176

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 60 33 51,75 43 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DaAEBADDDeBBCAeCE BaeECeEcbeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal cCeEDB  CbEAec EAaD BcA aAC ec

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik eB Bc  dEcEB  AaD CDcD ED ACAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen a Aa EC Ce BdB   C aED Dc  b C

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 4 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 5 48
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 2 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR SOYBAY 152  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,772 286,300 14 67 175 175 3822

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 65 39 55,25 46 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEaAcbDABBCADCEddDBECabACeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DabEDBecCCdeCc Eb eEBAAAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAA AcDEB ce e C BD  c d Ac

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DdAceab CbEBc   bCbadDaecECADe

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 3 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 4 48
ÜÇGENLER 4 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 4 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ÇELEBİ 163  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,134 286,300 11 54 152 152 3429

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 3 4 2,00 20 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 66 30 58,50 49 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEBAeDcA B bDC acDec abACA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCDEDBcACCAACE EcdDdBceDEAdB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEdBEBcd AbDEB  ACD CDcDAEDBAd

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen d a AaAEe b EB       eE   cE b

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 3 0 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 3 2 60
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 3 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 4 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 4 62
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 1 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
HÜCRE 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA MISIRLI 0  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,939 286,300 6 25 107 107 2536

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 13 11,75 39 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 75 34 66,50 55 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBADDaAdBCADCECcDBcabbACbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DbeEDB AbadACEdEbeacBdAAbAeBA 

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aB BAA AEDEBdecCDD D D EDBACAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen D AaAECDCDEddB  aCbDEDeDcEa DC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 6 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 1 1 33
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 14 3 67
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 4 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KAHRAMAN 356  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,666 286,300 2 7 59 59 1497

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 8 2 7,50 75 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 83 28 76,00 63 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEBAbDDABBCAaCEdBDBECbbebb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbCeEDB ACbAAbd EddD eAbeEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBB BAA A DEBdbACDaCDB AE BAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCABdaCeCDEBeBABCbDCEDCDcE e

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 5 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 3 71
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 9 2 82

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYHEM ELALİ 336  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,366 286,300 24 112 229 229 5327

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 0 6,00 20 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 3 4,25 35 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 18 11 15,25 51 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 46 27 39,25 33 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEB                       B 

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal    b BcdCCEACd cACD BeAAEACadD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBEBAdbAEDEBdbdCDeCDdabcD bCAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen adceeEaDCc aA A   C           

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 0 40
ŞİİR 4 3 0 75
TİYATRO 3 0 0 0
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 2 3 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 3 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 10 52
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 1 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GANNA SELİM 118  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,344 286,300 16 75 184 184 4011

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 3 4 2,00 20 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 60 26 53,50 45 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BADbAEBADD ABBCADCEedDB CCaACe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCecDBaACCAACE b dD acA EAdB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AcBB      ED BdecC           C

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dcc A AE ebDEBdB  aCDdE    Ea 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 4 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 0 67
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 4 3 19
ÜÇGENLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 3 0 75
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 3 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50
HÜCRE 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN CALBAN 161  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,886 286,300 5 18 96 96 2120

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 10 1 9,75 81 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 22 7 20,25 68 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 76 25 69,75 58 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCeE A  cA BCADdEed  E   AecBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCeEDB AC dACEAbACD BAAAb  B D

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAAdbEeaBAbACDDdD D EDBACAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCABcECDCDcBe cBCbCDEDCDbEdADC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 1 60
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 10 1 83

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 1 1 33
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 6 62
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 4 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE TATAR 305  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,014 286,300 23 111 228 228 5307

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 2 3 1,25 13 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 3 1 2,75 28 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 48 33 39,75 33 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAaeAbb bBB ADCEbB  EbCcA edA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DbDEDB ACCdAaE EAdDdeAAAEACecD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik ddcBAc    E ebddDe D D    d AE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen a     aeCDEa     CC       a   

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 4 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 6 6 29
ÜÇGENLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 0 0
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 1 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEKŞE YABA 134  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
354,878 286,300 4 14 87 87 1989

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 5 0,75 8 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 79 29 71,75 60 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBADcDAdBCADCECBDB  bEACABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DaDEDBBACCEdCaAEA D adAAEACBce

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aBEBAc dEDEBbaAdDDCDB  EDBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eCA Aa eCDEace   eCaEDeDebCcDd

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 3 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 5 62
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 5 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN KARLANGIÇ 155  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,850 286,300 26 120 237 237 6443

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 13 13 9,75 33 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 6 15 2,25 8 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 40 52 27,00 23 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe eADCbc Aab AcBeADCEbB  c eEAaA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADaeEDB Abaceda  cCadB eDaACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik A ce BAdceaeddeacda    Dc  BA 

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dDeCAabEab eadb   CbbaED      

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 0 1 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 2 7 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 3 13 14
ÜÇGENLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 5 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KURU 127  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,725 286,300 19 86 200 200 4449

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 1 8,75 29 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 2 5,50 46 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 10 17,50 58 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 5 2 4,50 45 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 9 4 8,00 27 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 54 21 48,75 41 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEB       C e            A

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal  eDCDEaB  bCAACaA  Ca B  DEACa

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEaBaBAdedaDEBbbdCDcCDBDAEDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDa    Ea CD aA A CbD         

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 0 60
ŞİİR 4 3 0 75
TİYATRO 3 0 1 0
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 0 0 0
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 2 2 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 8 62
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 0 25
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 2 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NECDET KESMENOĞLU 131  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,213 286,300 21 100 217 217 4843

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 51 24 45,00 38 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BADabcBAbb A B Ab   d   aCbACA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal bADCDEDBeAbCA     d b   AcEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AbB EBA   ED    ACDD DcD ED AC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dcD ABAdb eeEaA       E       

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 3 0 75
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 1 52
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 3 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ ÇİMENN 145  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
397,059 286,300 1 2 28 28 750

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 12 0 12,00 100 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 8 2 7,50 75 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 24 5 22,75 76 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 92 27 85,25 71 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe aaAEdADceAdBCADCEedDeECCbACbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCDEDBBACCEAdbAcACDdBcAAEACBcD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBdBAAAAEDEBAcACDDCDaDAdDBACAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCABAECDCDEBABdBCCeDEDC cEecDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 5 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 18 3 86
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 9 2 82

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN DEMİRBAŞ 0  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,153 286,300 27 121 238 238 6460

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 2 0,50 2 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 1 2 0,50 4 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 6 5 4,75 16 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 11 13,25 44 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 33 27 26,25 22 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe    C    b                    e

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal d D e        Ad Aad D    D  C 

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AdaeEBAAAdEDE AcACDcbDeD b adC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dDb ABeaCe   BdB   aaCE C  E c

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 5 0 1 0
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 0 0 0
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 1 0 33
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 6 62
ÜÇGENLER 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 2 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
HÜCRE 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH İZSÜREN 170  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,351 286,300 18 81 194 194 4313

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 2 9,50 79 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 3 0 3,00 30 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 59 34 50,50 42 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBAbDcAaBCADCcaBDBECCbAeABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCeEDBBACCdAeEdEcCedBAbAacCBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik Bc BAd   ea  beC       c B  Aa

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen ebABAEeDCbEBA       bb   Ed ad

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 6 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 3 6 14
ÜÇGENLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 0 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 3 0
HÜCRE 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KARADAŞ 159  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,850 286,300 8 33 122 122 2742

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 4 23,00 77 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 5 0,75 8 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 72 28 65,00 54 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEeADDeABBCADCEC a ECCEACeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCeEDBcACCEbdc Eb a  cAAEACBdD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BdEBA  b c B bA   CDBD EDBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCAacad CDEBce   bbeEDeD ECcDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 5 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 3 43
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 5 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ YILDIRIM 318  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,922 286,300 22 107 224 224 5050

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 9 6 7,50 25 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 51 33 42,75 36 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe eADCeEeADe bBBCADCEeB  EbCceCe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbbDEDB dCC  Ca b CeEa AcEAC 

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEd  BAd AE E dbddDe D  Ab  d 

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CD  A A aed Eae    C CE    Ea 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 4 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 7 38
ÜÇGENLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 0 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 3 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
HÜCRE 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ SAVAŞ 354  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,651 286,300 20 87 201 201 4517

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 2 5 0,75 8 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 55 26 48,50 40 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEBAaDcABBCADCcCcDBc CbAde

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADbaE B A  A d  d  a BeADbAeB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBB BAA  ED BdecC           C

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDD Aa ECDb Eaea  aC       Ea 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 0 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 2 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 7 3 33
ÜÇGENLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 5 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA YÜKSEK 105  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,668 286,300 3 10 78 78 1858

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 1 8,75 73 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 80 28 73,00 61 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBAbDDABBCADCECBDBEaCbeCABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal D DEDB ACCEdbE addD eAAAEACBcD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BaEBAA bEDEBdbACD C B  EcBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen D ABdaaadDEaeB BCbCDEDbecEe DC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 5 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 3 62
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 7 3 64

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İPEKÇİOĞLU 102  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,482 286,300 13 62 160 160 3603

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 3 3 2,25 23 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 63 24 57,00 48 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAceAD  AdBCADCE c  E CEAC 

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAabeb B A CAACE Ec DdB  eEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AE  aBAA   DEB aA bD c D bD AC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDdcBAaC * EaAB e  DCE  DcE c

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 0 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 2 1 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 2 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 4 43
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 4 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRKESEN 97  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,269 286,300 25 118 235 235 5931

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 3 6 1,50 15 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 18 5,50 18 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 45 49 32,75 27 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEaAcbDb ceAeCEdd  EbCbAbbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal babEDB    adCaA  e   e dEACBAc

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAd A aEBdDe  bCD   c  e Aa

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DdAcdEbedDdaeBABd ecEeCedcC ae

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 0 3 0
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 1 4 20
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 0 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 2 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 6 38
ÜÇGENLER 4 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 6 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 3 25
HÜCRE 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 160  9B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,246 286,300 7 28 114 114 2639

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 27 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 15,78 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,91 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 4,74 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,72 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 15,37 15,10 13,55

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 13,62 14,02 11,46

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,21 4,66 3,76

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,58 2,34 2,61

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,58 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 6 16,50 55 10,38 10,76 9,78

Toplam: 120 73 30 65,50 55 55,15 55,40 48,47

TYT Türkçe aADaecBAbDeA cCADCECBDeEbCEACA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbaDEDBBAbCAACEAEA aEBddDEACe

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik ecaBEBAA AE EBbaedc       DBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCA A acCaEaAB   bDCEDCDeEC 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 3 0 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 2 3 40
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 2 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 2 0
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 7 5 33
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 0 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 3 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 5 0 83



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EREN TOPAL 189  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,546 286,300 4 20 100 100 2305

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 75 26 68,50 57 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAaBAbDDABBCAeCECB  EaCEebA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADa EDBc CCAAdEAbAaacBAADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AE B BdAcAEDEBAc CDDCDBD ED AC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CeD ABeE a acaA    babEDb  EC 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 5 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 16 3 76
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 4 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SOĞUK 216  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,292 286,300 18 95 210 210 4687

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 10 7,50 25 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 56 38 46,50 39 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAE Ab cABBCA CEed  babbAdABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal baDEDB ACadAbE bc D BdAAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik Bd Bed A D Bd Abeaae DcE cACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eCAaAEaeCD ad    CbbE e eE   C

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 1 0 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 4 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 7 9 33
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 4 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
HÜCRE 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDEMİR 186  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,013 286,300 20 102 219 219 4848

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 4 4,00 33 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 1 3 0,25 3 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 53 32 45,00 38 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe DCe BA D bBB AedECabdc  bA ABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bb EDcB C EbCa  b e   AcEACBbb

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik a  BAA AED B bACDeCDBD ED dCAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen a e eECeCDEa     bd  De  Ed DC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 1 40
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 2 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 2 71
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 3 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50
HÜCRE 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKGÜL 215  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,584 286,300 1 3 37 37 933

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 8 2 7,50 75 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 90 29 82,75 69 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEcADcebBBCAeCceBDeECeEAee

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAebDEDBdACeAAbEAbACDdBAADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBBEBAAAAEDcBADACDDdcdD aeBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDcCABAEeebDEBABAaCCDCEDCDAECA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 0 3 0
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 3 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 5 71
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 8 3 73

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100
HÜCRE 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KANAL 173  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,939 286,300 11 68 176 176 3846

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 1 7,75 65 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 62 29 54,75 46 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADaAEcADDDABBCADCE c  EabacCe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbCeaDB ACaAA E EACD dAd EACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik Ace  BAc A D    AC   a        

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCAeeEaa eEaABda CDCEDCDcEec

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 0 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 6 2 29
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 5 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA ULAŞ 202  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,033 286,300 2 6 58 58 1486

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 4 1 3,75 38 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 17 6 15,50 52 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 82 23 76,25 64 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe DaAEBAbDbABcCADCECBbBE CEACbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCDEDBaAC EAaEAbc D BcAAEACB D

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik Bd BAdcAEDEBAbA DDCDBD EDddCAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen bd aAECDCDEBA     bDED eAECcDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 2 3 40
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 4 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 16 3 76
ÜÇGENLER 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 1 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MİRAY TUDLU 220  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,516 286,300 5 21 101 101 2307

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 75 26 68,50 57 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAaBAbDDABBCAeCECB  EaCEebA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADa EDBc CCAAdEA A acBAADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AE B BdA AEDEBAc CDDCDBD ED AC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CeD ABeEaabacaA  a badEDb  EC 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 3 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 16 2 76
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 7 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ZATEROĞULLARI 174  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,826 286,300 8 51 148 148 3363

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 0 8,00 67 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 3 21,25 71 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 65 23 59,25 49 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBADe ABBbADCECBDBbaCbeadBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal D eEDBBAbCEdCE EACD B A EACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik    BAA  EedBdaACDaC BD aDBdCAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCAcdEaeCD        b           

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 6 52
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ÖZTÜRKMEN 200  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,433 286,300 17 93 208 208 4649

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 1 5,75 48 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 5 17,75 59 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 5 3 4,25 14 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 52 21 46,75 39 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe DCbc Aec A B ADCEa   E  bcbeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCeEDdadCCEAdEA  C  BAA EACB D

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBEBAA cED B  eCD CDd    aA AE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen e A AE eCD        e           

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 3 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 3 48
ÜÇGENLER 4 1 1 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 3 0 75
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESENGÜL KAYA 184  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
355,042 286,300 3 13 86 86 1980

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 1 7,75 65 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 3 17,25 58 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 5 1 4,75 48 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 4 17,00 57 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 76 18 71,50 60 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCA  AcDbABcCA CECBDBE CEAab

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCeEDB ACdAAaEAEA D B A     

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBd BAd AEcEBAbACDD D D EDddC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDdAaAdCDbDEBAB    DCED   EC 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 1 60
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 2 3 40
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 14 3 67
ÜÇGENLER 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 1 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75
HÜCRE 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH MARANGOZ 181  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,409 286,300 12 76 185 185 4046

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 13 14 9,50 32 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 10 12,50 42 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 62 37 52,75 44 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADdAEeAe    BCA CaCeDcc CEcCb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal ccbCeEDBaACbbACc ad D aAADaAee

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AcBd BAA AEDEB ee DDCDB   DBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CbeCABAEaebDEBAB c bDC e  cEdA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 0 0 0
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 5 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 2 62
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 4 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25
HÜCRE 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE YILMAZ 207  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,782 286,300 9 56 154 154 3475

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 65 27 58,25 49 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBAbD ABBCAeCECB  EaCEeb BA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal ea EDB  CaEAd A A acBAAAE   eD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik  B BcAc EDEBAcACD CDBD EDBAbAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen D A eEaaCecaA  a  b EDb  EC ad

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 3 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 0 67
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 3 71
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 5 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE CAĞCAĞAKAR 218  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,395 286,300 22 119 236 236 6221

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 40 42 29,50 25 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe eCAadAbD AdBbebCaCdDBEbeacCeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DbeEDB dCCEdCc cAeD BdAAEdCBAc

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik B  Bb      B bA e         bbAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen ead AEdcdD a      b ae   E  a 

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 3 2 60
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 4 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 3 3 14
ÜÇGENLER 4 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 3 0
HÜCRE 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KENAN YILMAZ 185  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,021 286,300 6 40 133 133 2946

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 11 1 10,75 90 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 13 5 11,75 39 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 68 20 63,00 53 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe DaAEcADDDABBCADCEdBD E CaACeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCDEDBBAaCEACbdEcCDaeAdAEAdBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik B   A           D  DdD  DBdCAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCdBAECeCDbBAB aC bD          

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 0 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 6 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 4 1 19
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 4 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET AKİF 206  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,686 286,300 15 85 199 199 4410

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 3 4 2,00 20 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 56 27 49,25 41 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe DCcceADceA e ADCEedDa  ebAbABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCeEDBadCCEAdEAcAC  BAA EACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBEBAA cED B ceCD CDd    aACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen e A  aCaCe        e           

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 1 4 20
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 2 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 4 48
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 1 25
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE URFALI 205  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,018 286,300 13 79 188 188 4082

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 2 6,50 54 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 6 16,50 55 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 6 9,50 32 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 60 30 52,50 44 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe aCAEBADaceBBCAeCEaBD Ee EeCeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal D bEDBe C EACE c CDca AeEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik cd BAc AEDEB be Db e D dDBe A 

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen aa  AbCDCDEBAa   b  ED Dc     

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 0 3 0
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 4 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 6 43
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 1 25
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 2 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED RADVA N 331  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,030 286,300 19 101 218 218 4847

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 2 7 0,25 3 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 6 18 1,50 5 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 58 52 45,00 38 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCcceAecadBeeADCEecDdEeebAbA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCeEDBadCCAcdEAa d cB  eaAbe

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBBEBAAAcEDaBdceCDDCDdDAEDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dDeadecaC e   dc  ebDeEDbedabA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 3 40
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 1 4 20
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 5 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 6 71
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 4 0
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ELBİSTAN 208  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,654 286,300 7 41 134 134 2956

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 3 5 1,75 18 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 70 29 62,75 52 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe aCAEeAbD AdBCADCECdc c CEACABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DC EDBBACbEcCcAadCD BAbAEACBdD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik    BA   EDEB edCDDCDB    BACeE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DaABAaaeCDEBeB a bba DCecE  cC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 4 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 2 57
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 6 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25
HÜCRE 6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA JIEJO 341  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,044 286,300 16 89 203 203 4572

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 13 14 9,50 32 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 5 4 4,00 40 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 58 43 47,25 39 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe cAbdecadbeDAc dA e CBD        

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EA CaEDBBACCAACEAbcbD BdADbACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEcd BebAdEcEBdbACbD Dab dDaeC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CaeaABAEC baEBABeaC  CEDbeAEec

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 5 1 4 20
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 2 0 40
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 4 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 10 43
ÜÇGENLER 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 5 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75
HÜCRE 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ŞEKEROĞLU 198  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,915 286,300 10 65 170 170 3740

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 0 9,00 75 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 62 25 55,75 46 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEdAeDbbBBCADecaBDBE C Ae 

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal c  bDbaBdACeAACEA   DEBAdbaAC 

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBBEBAA     B  A   d     eBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCbB  eeCDEcb  Bb DC   DAEC 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 3 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 5 1 24
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 1 1 25
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 3 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50
HÜCRE 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KORKMAZ 194  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,836 286,300 14 82 196 196 4375

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 13 11,75 39 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 4 2 3,50 35 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 13 12 10,00 33 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 59 37 49,75 41 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCeE A D A BCAeCECa dEbCbACb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EbbCeEDcB CCAbCa bbCecBeeDaACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik e a  BAA AED B   dDeCD   ED dC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDbdABAEaDbDEB  A  aDbdDeecdd 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 1 60
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 7 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 1 0
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 2 52
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 2 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 0 5 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN YILMAZ 176  9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,690 286,300 21 117 234 234 5807

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 22 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 15,65 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 6,83 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 7 1,25 10 5,22 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 3,99 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 10 17 5,75 19 16,03 15,10 13,55

Matematik-1 30 11 12 8,00 27 14,53 14,02 11,46

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,34 4,66 3,76

Kimya 10 1 4 0,00 0 1,81 2,34 2,61

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 3,09 3,76 3,41

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 9,24 10,76 9,78

Toplam: 120 46 46 34,50 29 55,45 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAE AD  ABBCA bEaBDeE  Ee b

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbCeEce bdCAAdd acbadB bccdCB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AcB  Bc  d DdBdadCDDCedD c abC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen deeCA AEaeebEa e      E Ce cd 

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 1 0 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 1 4 17
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 7 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 0 3 0
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 9 38
ÜÇGENLER 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 0 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 4 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
HÜCRE 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EFE 243  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,423 286,300 15 58 156 156 3492

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 18 7 16,25 54 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 4 4 3,00 30 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 67 36 58,00 48 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCbEBAbccABBCADCECB     EAab

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADbDEDBBdCbAACc EddadB dcEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEa dBAA  EDEBAaA eD DaDAbDBeC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen C Dac AEaebaEBcB   eDCdDCacEdd

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 5 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 4 62
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 0 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 4 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BE İR MÜLAYİM 252  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,644 286,300 14 55 153 153 3450

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 14 15 10,25 34 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 6 3 5,25 53 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 67 34 58,50 49 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe DCbEBAb D BcCAeCECBD E bEACABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bCabDB ACeEAacdbcCaEadAAcACBde

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAc cEDEBAbbCeDCDdD EDBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eaABAECe DEdeB   bb dD   E   C

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 0 1 0
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 2 3 40
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 8 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 6 62
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 0 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 4 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
HÜCRE 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE ÖZÇİL 255  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,333 286,300 3 19 99 99 2276

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 2 6,50 65 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 16 11 13,25 44 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 76 29 68,75 57 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe dADCAE AD DA BCADCECcDBECCEAde

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADaebDBeACCAACc EcCDcBAAcEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik eEcBEBAA   D BdaAeD CDcD  D AC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDaAaAEC eDEBcB  CbDdEcCeAcac

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 5 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 3 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 4 48
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 3 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA YABANCI 232  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,263 286,300 17 66 172 172 3760

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 2 7,50 63 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 4 2 3,50 35 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 62 26 55,50 46 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAcdAb c dBCADCECB  c bEAeA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADbDEDB  CaAAb  bACD   ADEAdB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEB bBAd  E EB  A DD D   ED dC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDe eBA   aaEBA  dbCDCED  ccbe

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 1 0 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 2 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 1 48
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 5 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EL ŞİHABİ 273  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,993 286,300 11 48 144 144 3324

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 13 10 10,50 35 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 5 4 4,00 40 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 69 39 59,25 49 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe eaeceADDDdBBCebCEdd  c CEACABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal  bedb   CaEACadEACDbB   EAeBAc

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aBcBAA cEDEBbeACDaCDBDAEDBACAa

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DbABbECeCDEadB BaCaDEDCecEbcDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 3 2 60
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 1 2 17
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 3 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 16 4 76
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 4 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
F İCLAL KADAN 233  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,282 286,300 7 36 126 126 2791

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 72 32 64,00 53 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAcdAbccAeBCADdEd D   bEebA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAD DbaB ACbAAdc EACDdacADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEB EBAA   DEBd ACDeCDBDAEDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dDDCAaAECeeaEaA    bDCEDCecEae

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 2 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 5 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 2 71
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 4 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAHRİ MUHAVİ 342  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,312 286,300 21 109 226 226 5149

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 2 4 1,00 10 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 51 38 41,50 35 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAceAeDebcBCAaCbaBbdE bbACA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EdDCeEDBcA CAACa cAbDcBcADEACc

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik Ac   BA A  D    d eeC  c  e AC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen da  d AEa b Eac    CDCE   cEdc

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 3 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 5 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 5 4 24
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 3 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 2 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ENES YAKAR 266  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,259 286,300 10 47 143 143 3255

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 3 16,25 54 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 1 8,75 73 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 24 3 23,25 78 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 4 4 3,00 30 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 65 19 60,25 50 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe DCbE AD  ABB A CEC   E b AeABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCDEDe ACdEACcAEACD B AAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAc c  EcdaACDaCDB   DBACAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen D AeAEbe eEB      b      E  De

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 1 0 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 1 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 6 43
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 1 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
HÜCRE 6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ACAR 236  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,240 286,300 18 71 180 180 3939

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 3 4 2,00 20 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 61 29 53,75 45 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCea ADD b B AcCdCd     EACb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbbDEDB  CaAAd    CD  e cEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AaaBcBAA AEDEBbeACDaCDBDAEDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen  cDbA  aaD  EadB BaaD E    Ebe

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 17 3 81
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 1 25
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 4 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50
HÜCRE 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLEYMEN PEHLİVAN 245  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,717 286,300 8 45 138 138 3168

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 17 5 15,75 53 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 68 29 60,75 51 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADaAc ADc A BeAcCECB  c  bAee

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EdbCecDBcdCCAAddAE CDcBAbDEACe

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEaB  Ac  cDEB aACD CD DAEDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCABAECcCDEcA e eCaCE C     

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 3 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 3 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 3 57
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 3 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
HÜCRE 6 2 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER TONGA 237  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,443 286,300 12 50 146 146 3341

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 16 11 13,25 44 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 69 39 59,25 49 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe eADCAEBADDcABBdADCEdBadEbbbAeb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EeebebDdaACCAAC  EA adBeAaEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AcdBcBAd AEDEBAbACDD D DAcD AC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDadABAECeebEad    CbCEDC cEad

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 4 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 3 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 3 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 3 71
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 4 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE ŞAHİN 260  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,982 286,300 20 84 198 198 4400

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 2 8,50 71 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 8 19,00 63 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 5 3 4,25 43 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 55 22 49,50 41 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCbE Abc d B ADCEed  E CEACA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal dADCeEDBadCCAACE EcCDbBAdDEAdB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik Ac  EBAA       cA  c D D d BAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDedA  EaDd                E  

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 0 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 2 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 6 3 29
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 0 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
HÜCRE 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK NUR CALBAN 247  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,622 286,300 2 16 91 91 2031

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 10 17,50 58 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 8 2 7,50 75 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 5 5 3,75 38 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 80 37 70,75 59 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe eCAEeAbD bBBCADdEacD ceeEACbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal cCeEbdeACCdACcAEcCDEBeAAEACdAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BdcBAA dEDEBAcACDeCDaDAdDaACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eCABAECDdDEBABbdCbbbEDCDcECADC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 3 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 3 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 3 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 5 71
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 6 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH KALKAN 222  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,567 286,300 4 22 102 102 2351

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 1 6,75 56 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 9 1 8,75 88 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 3 4 2,00 20 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 74 25 67,75 56 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAc ADc A BeAcCECB  c  bAeeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bCeEDB bCCEACd E CD B AAEACBAc

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aB BA   EDcBAcACDeCDBDAEDBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCABAECeCDEcA   eaCaEaC  ECeDe

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 1 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 3 71
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 4 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE TUNÇ 242  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,102 286,300 23 114 231 231 5603

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 2 5 0,75 8 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 46 38 36,50 30 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe edAceAb DA BeADC  d eEaCEACABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bbDEDBeAb Ebed  AeD d AAEAC AD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik c   Ae dE d A A D   aD dD daAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen c  dAaaaC EadB  b  aEb  c   DC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 6 5 29
ÜÇGENLER 4 1 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 0 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 4 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 1 0 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KOÇ 254  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,229 286,300 13 53 151 151 3382

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 2 20,50 68 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 8 1 7,75 78 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 65 24 59,00 49 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBADDbA BCADCECBD EaC A    

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal eaaEDBeACCEACEAEceDbdd        

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BA  AE  BA dCcDCDca EcBdCAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen D ABAECaCD        baEDCDcECcbC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 0 80
ŞİİR 4 3 0 75
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 5 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 4 52
ÜÇGENLER 4 2 2 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDANUR HALİPÇİ 272  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
362,347 286,300 1 8 72 72 1724

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 5 4 4,00 40 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 80 24 74,00 62 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe DCbc AD DABBCADCECBDBEaCb CeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DbeEDBdACCEAdE Eb DceAAAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBEBAcA aDEBd A DD D DAcD ACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen D ABeaCDdbEaA  B Cb EDCDeEbADC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 4 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 4 57
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 2 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR OĞUZTÜRK 275  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,343 286,300 16 59 157 157 3495

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 5 5 3,75 38 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 1 7 -0,75 -8 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 17 6,75 23 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 69 44 58,00 48 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe DCeEaADccABBCADCECBadEbCbAbeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCeEDBaACaEebEeaACDbBeAAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik cBcBAA cEaEBdbAa DCD D E BbCAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DdAeAEaedDEab  ebeebEDaccECdDe

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 5 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 5 57
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 8 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM YILDIZOĞLU 263  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,580 286,300 22 110 227 227 5172

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 4 2 3,50 35 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 3 7 1,25 13 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 47 23 41,25 34 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCec ADe A B    aCB  E CEAeA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAD eEDBacCabACE E  a    DaACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AE   B       B  A             

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDaC  A d eDEaddbeCaDCEDe c  A

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 0 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 3 0 14
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 0 25
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 8 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARA SERHAN 258  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,022 286,300 5 32 120 120 2692

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 4 5 2,75 28 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 11 15,25 51 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 74 35 65,25 54 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAEBAD  ABBCA dECdD cCCEACeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal eCeEDBBdbCcACcAbdCe eAAAEACBdD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik da BbA bEcbBdDACDDCc D ED ACcE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCABAadDCeEBcBbaCab dDCecECADC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 0 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 2 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 5 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 6 57
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 6 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 5 1 83



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ MAAŞOĞLU 226  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,249 286,300 9 46 140 140 3189

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 5 19,75 66 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 3 3 2,25 23 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 13 7 11,25 38 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 67 24 61,00 51 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADC EBAD  AcBCADCEC DBaaCEAbe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal E b eEDB  CCAAdaAEA b aeAcEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBB BAA  EcEB bACDDCDaDd     

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDe   eEa bDEBA    acCEDCDcE  

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 0 80
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 5 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 13 4 62
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 1 1 25
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 2 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA KORKMAZ 240  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,205 286,300 19 78 187 187 4078

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 11 11 8,25 28 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 6 2 5,50 55 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 3 7 1,25 13 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 63 42 52,50 44 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCbEeAD  A BCADCEaBDac eEAbe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal cAbbDEDBebaCAACd ccCDEBbADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AaedcBAb  EDEBeDACcc    Ad ad 

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CD CAaA eDabEBdBbeeaDCEDCecEde

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 3 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 3 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 4 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 5 48
ÜÇGENLER 4 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 8 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALİ ÇAKMAK 259  9D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,168 286,300 6 35 124 124 2763

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 23 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 15,98 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 6,14 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 2 6,50 54 5,33 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,41 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 15,88 15,10 13,55

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,16 14,02 11,46

Fizik 10 9 0 9,00 90 5,00 4,66 3,76

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,00 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,21 3,76 3,41

TYT Fen 30 19 7 17,25 58 11,21 10,76 9,78

Toplam: 120 71 27 64,25 54 58,23 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAc ADcaA BeAcCECB  c  bAeeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bCeEDB eCCEACd E CDcB AAEACBAc

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik aB BA    DcB bACDeCDcD ED ACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DCABAEC CDEcA  BeaCaEaC AECeDe

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 2 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 4 52
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 4 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHANTTAŞÇIKARA 9  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,100 286,300 20 104 221 221 4895

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 4 3 3,25 33 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 52 30 44,50 37 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe eCAcBADbDABBbAeCE Ba EabEA bBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bCe eBcACCcAC A    dc     CB  

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik ad BAA  E dB  ACDD b   E  A A 

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen bCABAEaeCDEadB e CC      Edeaa

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 3 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 2 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 2 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 2 48
ÜÇGENLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 4 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
HÜCRE 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN DEMİR 324  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,073 286,300 13 88 202 202 4538

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 18 11 15,25 51 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 2 1 1,75 18 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 8 4 7,00 23 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 54 24 48,00 40 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BAaCbEeAbb ABBCA d  BD       A

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADacEDBBdCaAAbEec beEecADEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBB BAc    EBdDACD Cc DA     

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CcDdA AEa b EB         D      

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 7 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 3 52
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 0 75
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 1 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KARTAL 290  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,456 286,300 17 97 212 212 4754

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 13 13 9,75 33 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 2 8 0,00 0 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 2 5 0,75 8 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 8 19 3,25 11 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 59 52 46,00 38 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAaeADDeAeBCAeCECBcaEebEAbeaA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bCeEDBBACCdAba E dDEBAAAEAdBeD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB Beb cEeaBAaA DaCDaD ceBdbAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen aCbedEacdcbdbB  d eDEDaceEdeDb

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 4 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 6 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 3 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 9 9 43
ÜÇGENLER 4 1 3 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 3 25
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 5 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 1 5 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU REHAN 300  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,331 286,300 22 115 232 232 5661

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 1 3 0,25 2 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 41 20 36,00 30 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCecaA D A BCADCE BD cCCEc e

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal E bbDE BcAC bA c   b     DEAC 

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik eE   BAAc                     

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dDD e AaCeb          CEDe  E  

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 2 2 40
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 1 3 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 3 1 14
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 2 25
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50
HÜCRE 6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM 327  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,965 286,300 10 73 182 182 3951

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 1 16,75 56 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 16 7 14,25 48 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 58 17 53,75 45 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADC  BADD ABBCADC Cd     E   

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal cA  DEDB bC AA E EA a a cDEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik A Bd Bcc A D Bd A       A   A 

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDb ABAE DbDEaAB  Cba EDd AE d

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 0 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 2 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 6 3 29
ÜÇGENLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 3 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA RAMAZAN 280  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,222 286,300 21 113 230 230 5565

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 3 5 1,75 15 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 5 7 3,25 11 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 46 36 37,00 31 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEBADDDddBCAcaECB  EaCEeeb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal dAbbDbDe     A c c      A     

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik Aa d B c  EacBdbcb DCDcDAa  A 

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen Cee AaAE  C Ead    CDCEc bcEee

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 1 2 17
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 1 2 8

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 9 38
ÜÇGENLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 3 2 27

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 2 3 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN ÖZYURTSEVEN 307  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,910 286,300 19 103 220 220 4854

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 4 2 3,50 29 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 8 8 6,00 20 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 10 7 8,25 28 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 52 28 45,00 38 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe aCAcBA  DABBCAedE cD    bAbbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal  C Ebd  C E CaA e c B c  c eA 

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBEBAc  EDEBAcA DDC eb aDB CAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen  CA eECeC  a c   ab ED D E  cC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 1 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 2 2 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 4 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 5 52
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 0 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 4 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ KESKİN 125  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,900 286,300 14 90 205 205 4610

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 8 6 6,50 22 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 53 22 47,50 40 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe DCAcBADccAaBCADCEdB     EAC Bd

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal cC  DB  CCaA     Ce BAbAb C Ac

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BBEac     EBAcb DDC     DBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen  C   E edD a     ab ED D E  cC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 0 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 0 2 0
DİN VE İSLAM 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 6 4 29
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 1 0 25
ENERJİ 2 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL YIRTICI 309  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,370 286,300 9 52 150 150 3378

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 66 29 58,75 49 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe DaAcBAebcABBCAeCE BeaE CacbABA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCeEDB ACCEACEcbAeaEBAAAEACBcD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAA        ACDe     b      

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen bCABAEaeCDEac  BCCCeEDaDcECeDa

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 2 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 4 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 6 2 29
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 3 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAŞİM ABUHAŞİM 350  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,350 286,300 7 39 130 130 2831

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 3 17,25 58 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 0 0 0,00 0 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 5 5 3,75 13 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 8 2 7,50 75 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 68 17 63,75 53 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADaAEBADDDABBCAe   cD E C    

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal              ACc EACedd  e    

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBB BAd AEeEBdcACDc D D EDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dDDCe AECDCaEaABABCCDCEDCDAECA

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 0 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 5 4 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 5 57
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 9 2 82

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 4 0 100
HÜCRE 6 6 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL 250  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,406 286,300 11 74 183 183 3975

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 9 1 8,75 73 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 61 30 53,50 45 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe DCec ADeDbBBCAeCEC cecCCb CAeA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal baeaDB  CbEAdEAE CD BAAAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik B  B    EDEB    De     ED     

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DdABeEdedDcBAB aCCbDEDeeeEe De

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 0 3 0
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 4 0 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 1 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 9 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 0 0
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 7 1 33
ÜÇGENLER 4 1 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 4 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 1 4 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAMİ TOPRAK 301  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,260 286,300 6 34 123 123 2760

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 3 7,25 60 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 1 3 0,25 3 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 13 10 10,50 35 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 72 30 64,50 54 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe eCAceAD DAdBCADdECB  EabEAebBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DCbEDBcACCcACcAEAC dBcAAaACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik Bd B    ED*B bACDDCDaD EDBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DaABAECDCeEc     a bEDeeeb cDC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 0 4 0
TİYATRO 3 2 0 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 3 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 2 1 67
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 3 57
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 3 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 1 4 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR ZENCİRCİ 321  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,111 286,300 18 98 215 215 4810

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 1 7,75 65 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 51 22 45,50 38 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADaAcBADccAaBCA CEeB     bAC 

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal aADC EDB  CCbA     Ce BAAc ACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik A  B Bc     E  aA    D D EDBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dce A Aa    Ea      DaEDaeeE  

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 0 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 4 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 1 1 33
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 0 50
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 6 2 29
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 1 50
ENERJİ 2 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 1 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA NÜNÜKOĞLU 310  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,520 286,300 8 42 135 135 3050

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 11 16,25 54 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 70 32 62,00 52 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCeEBAeDDABBCADdEeB  cCCbA b

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal dAeaDbDBBACCbACcAadCDbBAbDEAeB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBd BAA dE EBdcACDD    AcD bC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDbCAaAECe    ABed  DCEDaDcE d

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 1 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 5 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 11 4 52
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 2 3 18

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 2 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET UYGUR 371  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,905 286,300 3 15 90 90 2020

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 3 21,25 71 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 10 1 9,75 81 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 1 3 0,25 3 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 76 19 71,25 59 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADaA  AD DdBBCADCECBDBE CEeC 

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EADCeEDB ACCAACcAEeCD B AcEd  

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEBd BA   EDEB bACDDCDaD EDBdC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCABAECD bEc     a CEDe eb c

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 0 80
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 1 1 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 0 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 0 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 2 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 1 2 33
DİN VE İSLAM 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 1 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 14 2 67
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 3 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 1 3 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE AĞA 302  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,893 286,300 5 24 106 106 2504

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 4 7,00 58 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 15 11 12,25 41 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 7 1 6,75 68 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 76 37 66,75 56 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADaAEBADDDAdBCAaCEdBDecCCEebb

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EdbCeEDBdACCAAdEAEcCDdBcdDEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AEcBEBec dbeEBAbAbDc D a EcBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dDedABAEbebDEBA  BCCDCEDCe ECd

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 3 1 75
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 2 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 4 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 1 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 8 9 38
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 8 1 73

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75
HÜCRE 6 4 2 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED FACIR ALSUN 323  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,037 286,300 15 94 209 209 4662

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 6 3 5,25 44 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 3 2,25 19 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 1 3 0,25 3 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 13 6 11,50 38 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 53 26 46,50 39 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe DaAEeA   cB bAcCE cD     AC  b

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal bCeEDB  bCE  E Ec Dc  d  ACBA 

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik  B BAdbA DEBdaACDcCDa  E  ACAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen D ABAECedD aA    ab dD D  C DC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 5 3 1 60
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 0 2 0
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 1 1 20
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 3 1 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 1 0 33
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 6 57
ÜÇGENLER 4 2 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 3 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
HÜCRE 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHSİN YILDIZ 283  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,770 286,300 24 124 244 244 8537

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 22 -2,50 -8 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 3 7 1,25 10 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 0 6 -1,50 -13 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 5 -1,25 -21 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 3 18 -1,50 -5 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 3 6 1,50 15 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 5 24 -1,00 -3 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 19 86 -2,50 -2 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe badcaccaDc aebcadCdcd  e  Ccce

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DbDcbeBb  cca c   acd b  ceacb

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BdaaecdbcaEadbcCaceDcbAcDBAebd

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen adcabdbeeabc BdBaebDdaCebdaAce

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0
CÜMLEDE ANLAM 5 0 5 0
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 0 3 0
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 0 5 0
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 1 4 17
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 0 6 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 0 2 0
DİN VE İSLAM 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 0 2 0
KÜMELER 3 1 2 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 4 17 19
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 0 2 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 0 4 0
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 4 6 36

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 4 0
HÜCRE 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR ÇİFTÇİİ 291  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,054 286,300 4 17 94 94 2084

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 6 3 5,25 53 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 78 31 70,25 59 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe DCbceADDeABBCADCEddDeEbbbdbeBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal  CDdDBBACCEeCd  ddDEBeAAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik c  BAA cEDEBAcACDDCDB  ED ACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen DaAB ECDCDEacB BCCCeEDbeAcCccC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 3 0 100
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 3 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 2 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 6 4 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 16 2 76
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 1 50
HAREKET VE KUVVET 4 3 0 75
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 7 3 64

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SANA MAAZ 289  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
398,654 286,300 1 1 26 26 713

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 8 3 7,25 60 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 10 1 9,75 81 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 7 2 6,50 65 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 21 7 19,25 64 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 91 20 86,00 72 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe DCbEBADcDABBCAeCEdBD cCCaACbBA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DbeEDBe CCEACEAEACDdB AAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB BAA AEDEBAaACDb DBD EDBACAE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen eaABAECDdDEBA ABCbbDEDbDcE ADC

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 3 1 60
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 10 1 83

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 16 2 76
ÜÇGENLER 4 4 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 4 4 0 100
ENERJİ 2 2 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 8 2 73

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 4 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİM ÖZKAN 370  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,235 286,300 23 123 240 240 7374

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 2 1,50 5 14,66 15,51 13,67

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 19 16 15,00 13 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BAea                          

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Matematik AEca BdA  EeE                 

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen dDDCABeaaeb         DCEDCDcadc

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 5 1 0 20
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 0 0 0
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 0 2 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 4 2 19
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y NİSA EKER 279  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,550 286,300 2 9 73 73 1751

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 5 3 4,25 43 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 18 10 15,50 52 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 82 33 73,75 61 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAEaADbeABBCAeCECBDBEaCEAbd

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EcDaeEDB AbCAAdEdEcCDEBeeDEACe

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AcBBEBAc AEDEBAeACDaCDcDA bBAC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCAaAECebaEBA  BCaeCEDCeeEbc

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 5 0 100
ŞİİR 4 1 3 25
TİYATRO 3 1 2 33
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 5 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 4 1 80
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 2 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 4 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 8 4 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 3 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 15 4 71
ÜÇGENLER 4 3 1 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 3 1 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 6 3 55

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 2 50
HÜCRE 6 3 3 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAKTAGEÇ 278  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,067 286,300 12 83 197 197 4397

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 13 4 12,00 40 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 56 26 49,50 41 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe eADCbEBADDDABBdAaCECe  Ebb ACe

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal EAbCcEDBcACC             c ACa

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AcdecBAe  EbEBccA DD D   E BdC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDDCAeAaCc          DCEDC cE  

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 4 0 100
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 5 0 100
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 3 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 2 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 1 1 33
DİN VE İSLAM 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 0 3 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 4 48
ÜÇGENLER 4 2 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 2 0 100
HAREKET VE KUVVET 4 2 2 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 1 75
HÜCRE 6 3 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP JANTOU 285  9E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,209 286,300 16 96 211 211 4694

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 24 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 4 14,00 47 14,66 15,51 13,67

Tarih-1 12 1 1 0,75 6 5,50 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 3 0 3,00 25 4,04 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 3,20 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 9 1 8,75 29 12,74 15,10 13,55

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 12,92 14,02 11,46

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,81 4,66 3,76

Kimya 10 1 1 0,75 8 2,30 2,34 2,61

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,77 3,76 3,41

TYT Fen 30 7 3 6,25 21 10,89 10,76 9,78

Toplam: 120 49 10 46,50 39 51,20 55,40 48,47

TYT Türkçe BADCAcdAc  A B A CE c  E  E CA

Cevap Anahtarı A BADCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACA

TYT Sosyal Ed          AAC          DEACB

Cevap Anahtarı A EADCDEDBBACCAACEAEACDEBAADEACB

TYT Matematik AE B BAA   Dc   ACDDCDBD cD AC

Cevap Anahtarı A AEBBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBAC

TYT Fen CDe   AEaDe E         E       

Cevap Anahtarı A CDDCABAECDCDEBABABCCDCEDCDAECA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 5 3 2 60
ŞİİR 4 0 3 0
TİYATRO 3 1 0 33
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 4 1 80
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 1 0 20
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 3 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 1 0 33
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 12 2 57
ÜÇGENLER 4 3 0 75

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 2 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 2 0 50
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 1 1 9

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
HÜCRE 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN 311  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,964 286,300 1 63 166 166 3698

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 2 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 8,88 15,51 13,67

Tarih-1 12 9 3 8,25 69 4,12 6,39 5,92

Coğrafya-1 12 7 5 5,75 48 2,88 4,92 4,30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,00 3,80 3,33

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 10,00 15,10 13,55

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,00 14,02 11,46

Fizik 10 5 3 4,25 43 2,12 4,66 3,76

Kimya 10 5 1 4,75 48 2,38 2,34 2,61

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 1,50 3,76 3,41

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 6,00 10,76 9,78

Toplam: 120 63 28 56,00 47 36,88 55,40 48,47

TYT Türkçe DaAc ADecAB CAD EC D E  bACbaA

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Sosyal DdDEDBcACCcAeaAcACDaaAAAEACBAD

Cevap Anahtarı B DCDEDBBACCEACEAEACDEBAAAEACBAD

TYT Matematik BB cc    Dc  eAC DCDeD      AE

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

TYT Fen c A AECeCcEBA   CaC EDec E bDa

Cevap Anahtarı B DCABAECDCDEBABABCCCDEDCDAECADC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 5 4 1 80
ŞİİR 4 1 0 25
TİYATRO 3 2 1 67
MASAL/FABL 5 0 5 0
ROMAN 5 1 0 20
HİKÂYE 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 2 0 40
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 2 1 1 50
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 6 5 1 83
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 12 7 5 58

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 3 3 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 2 0 100
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 7 5 33
ÜÇGENLER 4 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 2 1 1 50
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 4 3 0 75
ENERJİ 2 1 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 11 5 1 45

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 3 0 75
HÜCRE 6 1 4 17



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL 9.SINIF 4.DENEME

KİLİS / KİLİS MERKEZ / KİLİS ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN BASRİ ALMAS 314  9F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,902 286,300 2 122 239 239 7187

Puanı Hesaplanan: 124 244 244 8633

Katılımlar: 2 124 244 244 8633

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 2 3,50 12 8,88 15,51 13,67

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 12,00 14,02 11,46

Toplam: 120 20 9 17,75 15 36,88 55,40 48,47

TYT Türkçe eCb  A     B                B 

Cevap Anahtarı B DCAEBADDDABBCADCECBDBECCEACABA

TYT Matematik BB B c bEDEBdDA D  DdD cDBdCAc

Cevap Anahtarı B BBEBAAAAEDEBADACDDCDBDAEDBACAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 5 1 1 20
ŞİİR 4 0 0 0
TİYATRO 3 0 0 0
MASAL/FABL 5 0 0 0
ROMAN 5 3 0 60
HİKÂYE 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 5 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

MANTIK 2 1 1 50
KÜMELER 3 2 0 67
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 21 10 5 48
ÜÇGENLER 4 3 1 75
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