
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ Enerji Ekstra Serisi TYT  5. Deneme 96 96 96 3619

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,5312,21 19,48 2,57 1,80 2,12 1,89 1,27 1,57 1,31 1,82 0,85 2,63 1,51 2,25 0,01 0,00 0,00 8,78 4,55 7,65 1,14 0,51 1,01 1,59 2,21 1,04 1,67 1,12 1,40 1,63 1,13 1,35 45,7528,13 38,72 249,340

Okul Ortalaması 26,02 8,78 23,83 3,05 1,51 2,67 2,02 0,84 1,81 1,70 1,82 1,24 3,05 1,18 2,76 0,00 0,00 0,00 12,85 4,77 11,66 1,21 0,51 1,08 2,17 2,70 1,49 2,65 1,35 2,31 2,59 1,21 2,29 57,3124,67 51,14 293,600

KATILIMLAR

1 298 DUYGU Ö 12B 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 25 2 24,50 7 1 6,75 4 3 3,25 6 0 6,00 6 0 6,00 95 19 90,25 411,428 57

2 287 Z İSA M 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 3 0,25 3 1 2,75 19 3 18,25 9 1 8,75 4 3 3,25 6 1 5,75 6 0 6,00 90 19 85,25 395,798 117

3 47 ZAHİTTİN ERTURHAN 12D 32 7 30,25 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 24 3 23,25 1 2 0,50 4 3 3,25 6 1 5,75 4 0 4,00 83 19 78,25 374,903 244

4 516 EBRAL 12A 31 9 28,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 22 3 21,25 4 1 3,75 5 2 4,50 7 0 7,00 5 1 4,75 80 22 74,50 363,903 317

5 701 HÜLYA ÖZTÜRK 12B 34 5 32,75 3 2 2,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 4 0,00 21 2 20,50 1 0 1,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 1 4,75 78 20 73,00 358,683 357

6 598 BÜŞRA 12B 30 5 28,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 16 3 15,25 3 0 3,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 76 13 72,75 358,488 358

7 659 SEZEN ESRA 12D 30 7 28,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 20 7 18,25 3 0 3,00 6 1 5,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 78 25 71,75 355,373 389

8 292 İREM ÜZÜMBALI 12A 28 11 25,25 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 4 1 3,75 20 5 18,75 2 0 2,00 3 3 2,25 5 1 4,75 5 0 5,00 76 26 69,50 349,088 439

9 605 BEDİRHAN KAYABAŞ 12B 30 10 27,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 18 3 17,25 3 0 3,00 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 76 28 69,00 347,355 450

10 129 BEYZA ÖZDEMİR 12C 36 4 35,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 1 1,75 3 2 2,50 14 5 12,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 73 17 68,75 345,395 472

11 651 GİZEM OYLUMLU 12C 32 7 30,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 2 2,50 18 4 17,00 1 0 1,00 3 4 2,00 3 2 2,50 5 1 4,75 73 23 67,25 341,533 504

12 5 F ESMA KAPLAN 12D 31 9 28,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 3 2 2,50 20 6 18,50 3 2 2,50 3 4 2,00 6 1 5,75 4 2 3,50 75 32 67,00 341,053 508

13 633 ZEYNEP NAZ ÇİMEN 12D 30 10 27,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 18 3 17,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 5 2 4,50 5 1 4,75 73 27 66,25 338,850 525

14 665 AZRA KIZIL 12D 24 15 20,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 17 2 16,50 5 0 5,00 5 2 4,50 3 4 2,00 5 1 4,75 73 29 65,75 338,383 533

15 956 ERKAM ŞEN 12E 32 7 30,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 4 16,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 70 15 66,25 338,243 537

16 165 HATİCE YABANCI 12D 32 8 30,00 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 7 9,25 4 3 3,25 5 2 4,50 6 0 6,00 72 24 66,00 337,970 540

17 677 A CEYDA KARA 12D 28 11 25,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 20 4 19,00 3 0 3,00 3 3 2,25 5 2 4,50 4 2 3,50 73 30 65,50 336,938 555

18 662 12D 26 10 23,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 14 4 13,00 5 1 4,75 5 2 4,50 6 1 5,75 3 2 2,50 71 24 65,00 335,755 573

19 573 BEGÜM ŞERBETÇİ 12D 31 7 29,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 17 8 15,00 3 0 3,00 2 4 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 72 27 65,25 335,723 574

20 654 ALCELLAT 12C 30 5 28,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 17 7 15,25 3 0 3,00 4 2 3,50 2 2 1,50 4 2 3,50 71 24 65,00 334,903 582

21 627 MUHAMMED KURT 12C 28 12 25,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 16 14 12,50 1 3 0,25 5 2 4,50 4 3 3,25 5 1 4,75 73 41 62,75 328,755 651

22 644 TUĞÇE ALC 12C 31 9 28,75 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 18 2 17,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 4 2 3,50 69 25 62,75 328,078 665

23 620 HATİCE KÜBRA OVA 12B 28 10 25,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 19 2 18,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 68 22 62,50 327,755 669

24 639 İLKNUR KARACA 12C 31 8 29,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 16 6 14,50 1 2 0,50 5 2 4,50 3 4 2,00 3 3 2,25 70 31 62,25 326,575 680

25 600 ZEYNEP SARIYILDIZ 12B 32 7 30,25 3 2 2,50 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 15 4 14,00 2 3 1,25 5 1 4,75 5 1 4,75 68 23 62,25 326,493 681

26 543 KUTAY GÜVEN 12A 28 5 26,75 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 5 0 5,00 15 1 14,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 4 1 3,75 5 1 4,75 65 15 61,25 323,828 718

27 890 DİLANUR GÜL 12F 34 5 32,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 12 3 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 64 11 61,25 322,798 740

28 589 RÜMEYSA ÖZÇALICI 12A 31 7 29,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 18 3 17,25 1 0 1,00 4 2 3,50 3 4 2,00 3 1 2,75 67 25 60,75 321,993 751

29 661 MÜRDİA BAYSAL 12D 28 11 25,25 5 0 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 16 4 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 66 24 60,00 320,228 769
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Genel Ortalama 22,5312,21 19,48 2,57 1,80 2,12 1,89 1,27 1,57 1,31 1,82 0,85 2,63 1,51 2,25 0,01 0,00 0,00 8,78 4,55 7,65 1,14 0,51 1,01 1,59 2,21 1,04 1,67 1,12 1,40 1,63 1,13 1,35 45,7528,13 38,72 249,340

Okul Ortalaması 26,02 8,78 23,83 3,05 1,51 2,67 2,02 0,84 1,81 1,70 1,82 1,24 3,05 1,18 2,76 0,00 0,00 0,00 12,85 4,77 11,66 1,21 0,51 1,08 2,17 2,70 1,49 2,65 1,35 2,31 2,59 1,21 2,29 57,3124,67 51,14 293,600

KATILIMLAR

30 660 ENDER 12D 30 10 27,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 17 6 15,50 2 1 1,75 4 3 3,25 4 3 3,25 4 2 3,50 69 37 59,75 319,270 777

31 577 AYŞENUR TONGA 12A 29 5 27,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 19 2 18,50 2 1 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 65 21 59,75 318,948 780

32 140 İBRAHİM ÇELİK 12E 28 11 25,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 19 5 17,75 1 2 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 4 1 3,75 68 35 59,25 317,883 794

33 643 ZEHRA NUR YEDİLİOĞLU12A 29 7 27,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 19 4 18,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 2 3,50 2 2 1,50 64 22 58,50 315,338 825

34 646 DAMLA DEMİR 12C 30 8 28,00 1 4 0,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 13 8 11,00 3 4 2,00 6 1 5,75 3 3 2,25 66 32 58,00 313,920 845

35 623 AYŞENUR KUŞ 12B 29 8 27,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 14 3 13,25 2 0 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 64 25 57,75 313,235 854

36 637 SUDE YENİ 12C 30 8 28,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 2 2,50 14 2 13,50 3 2 2,50 4 0 4,00 62 18 57,50 312,270 865

37 626 ENES KARAKURT 12B 22 9 19,75 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 16 6 14,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 63 24 57,00 311,893 874

38 493 ASİYE ASLAN 12A 31 7 29,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 9 10 6,50 1 1 0,75 2 4 1,00 4 1 3,75 5 1 4,75 64 27 57,25 311,473 879

39 702 MUSTAFA ÖZKAN 12B 17 8 15,00 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 20 4 19,00 6 1 5,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 62 23 56,25 310,365 888

40 607 RESUL KURT 12B 23 10 20,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 14 7 12,25 2 5 0,75 4 3 3,25 3 3 2,25 4 2 3,50 65 34 56,50 310,325 891

41 551 AYSU KIRICI 12A 28 8 26,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 1 1,75 18 1 17,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 61 20 56,00 307,980 915

42 561 MALİ 12F 30 8 28,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 13 5 11,75 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 62 24 56,00 307,570 923

43 293 MERVE GÜNDÜZ 12D 32 6 30,50 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 11 8 9,00 2 2 1,50 2 5 0,75 4 3 3,25 3 2 2,50 64 32 56,00 307,415 925

44 603 ALPEREN YETİM 12B 29 7 27,25 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 15 2 14,50 0 5 -1,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 3 2,25 62 25 55,75 306,963 930

45 641 SENA 12C 33 7 31,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 62 25 55,75 306,433 936

46 374 RABİA AKÇAY 12B 24 11 21,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 17 7 15,25 1 0 1,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 63 33 54,75 305,083 963

47 486 İREM AKPOLAT 12A 29 9 26,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 14 4 13,00 2 4 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 61 28 54,00 301,753 1003

48 274 CEREN ALDAŞ 12C 27 9 24,75 5 0 5,00 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 10 6 8,50 4 2 3,50 4 1 3,75 4 2 3,50 58 21 52,75 298,518 1047

49 596 KEREM YOLCU 12A 27 8 25,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 12 7 10,25 1 0 1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 58 21 52,75 298,335 1050

50 31 SU D ĞAN   25 10 22,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 12 4 11,00 2 5 0,75 6 1 5,75 3 3 2,25 60 31 52,25 297,220 1063

51 988 MİYASE YAVUZ 12D 24 11 21,25 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 14 9 11,75 2 2 1,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 61 37 51,75 295,683 1084

52 138 BEYZA SELLÜM 12A 21 10 18,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 17 7 15,25 1 1 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 4 0 4,00 59 32 51,00 293,945 1110

53 671 CUD RADVAN 12D 28 10 25,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 9 3 8,25 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 56 21 50,75 292,300 1139

54 56 SONGÜL KURŞUNOĞLU 12C 28 10 25,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 9 13 5,75 0 2 -0,50 0 6 -1,50 6 1 5,75 3 2 2,50 60 38 50,50 291,465 1158

55 574 HİLAL DEMİR 12C 30 8 28,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 11 2 10,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 56 23 50,25 290,285 1175

56 906 FURKAN ŞIKOĞLU 12D 23 16 19,00 2 3 1,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 15 8 13,00 2 0 2,00 2 5 0,75 5 2 4,50 4 2 3,50 60 42 49,50 289,370 1190

57 652 ZEYNEP KORKMAZ 12F 30 10 27,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 11 1 10,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 55 21 49,75 288,730 1195

58 0 MELİKE SUDE GÖK 12 26 11 23,25 1 3 0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 12 6 10,50 1 1 0,75 1 4 0,00 6 1 5,75 4 2 3,50 57 33 48,75 286,573 1238
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,5312,21 19,48 2,57 1,80 2,12 1,89 1,27 1,57 1,31 1,82 0,85 2,63 1,51 2,25 0,01 0,00 0,00 8,78 4,55 7,65 1,14 0,51 1,01 1,59 2,21 1,04 1,67 1,12 1,40 1,63 1,13 1,35 45,7528,13 38,72 249,340

Okul Ortalaması 26,02 8,78 23,83 3,05 1,51 2,67 2,02 0,84 1,81 1,70 1,82 1,24 3,05 1,18 2,76 0,00 0,00 0,00 12,85 4,77 11,66 1,21 0,51 1,08 2,17 2,70 1,49 2,65 1,35 2,31 2,59 1,21 2,29 57,3124,67 51,14 293,600

KATILIMLAR

59 597 MUHAMMET KERKÜT 12B 26 11 23,25 5 0 5,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 14 10 11,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 58 37 48,75 286,493 1241

60 288 BERKAN PALTA 12D 23 13 19,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 12 12 9,00 1 0 1,00 2 5 0,75 5 2 4,50 3 3 2,25 58 43 47,25 282,428 1297

61 632 GZY 12C 26 12 23,00 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 12 1 11,75 5 2 4,50 2 2 1,50 1 3 0,25 54 28 47,00 281,200 1315

62 957 ÖZGE HOZAR 12F 31 5 29,75 3 2 2,50 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 50 11 47,25 281,018 1320

63 658 ÖZGE ÖZORMAN 12E 26 8 24,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 12 2 11,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 51 18 46,50 279,410 1351

64 622 HAYRETTİN AVCI 12D 26 8 24,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 4 1 3,75 12 5 10,75 1 4 0,00 2 4 1,00 3 0 3,00 53 29 45,75 277,205 1386

65 590 ÇAĞRI GÜNEŞ 12A 24 9 21,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 14 5 12,75 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 51 23 45,25 276,058 1401

66 0 BERSU ATEŞ 12E 29 5 27,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 12 4 11,00 1 0 1,00 49 15 45,25 275,088 1410

67 670 AYŞE ERÖZCAN 12D 23 13 19,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 12 5 10,75 1 0 1,00 2 5 0,75 4 2 3,50 3 3 2,25 54 37 44,75 274,838 1415

68 7 DORUK ALBAY 12F 26 9 23,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 8 7 6,25 1 3 0,25 1 0 1,00 50 22 44,50 273,353 1434

69 604 ŞEVVAL ARSLAN 12B 27 8 25,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 49 21 43,75 271,005 1469

70 611 RUMEYSA KDMC 12B 28 9 25,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 10 7 8,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 49 23 43,25 269,448 1486

71 616 AZRA SU KARTAL 12E 26 10 23,50 4 1 3,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 9 5 7,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 47 22 41,50 264,275 1558

72 619 ENES POLAT 12E 27 12 24,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 12 7 10,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 48 26 41,50 264,230 1560

73 612 DURAN AKAR 12B 27 6 25,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 9 2 8,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 2 0,50 46 18 41,50 264,075 1565

74 663 AHMET PAŞA 12D 21 19 16,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 12 2 11,50 1 5 -0,25 3 0 3,00 0 3 -0,75 48 35 39,25 258,503 1644

75 41 ENES ARSLAN 11F 25 5 23,75 4 1 3,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 43 14 39,50 258,343 1647

76 696 İKRA ORHAN 11F 25 7 23,25 2 3 1,25 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 9 5 7,75 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 46 27 39,25 257,613 1658

77 602 MÜRSEL KURTOĞLU 12B 17 10 14,50 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 17 7 15,25 2 0 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 47 33 38,75 257,240 1667

78 261 BATUHAN ÇİLOĞLU 11F 25 8 23,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 1 1,75 44 20 39,00 256,940 1676

79 929 EMİR EVRAN 12E 26 13 22,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 8 9 5,75 46 28 39,00 256,823 1678

80 355 GÜLTEN ÜNK 11F 28 7 26,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 3 0 3,00 43 19 38,25 254,213 1723

81 649 NİSA NUR YILAN 12F 24 14 20,50 3 2 2,50 4 0 4,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 9 10 6,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 33 37,75 253,370 1747

82 36 YİĞİT PAR 11F 23 9 20,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 1 4,75 1 4 0,00 1 1 0,75 42 17 37,75 253,338 1750

83 629 SADIK KORKUT 12C 19 8 17,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 12 5 10,75 2 4 1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 44 27 37,25 252,395 1773

84 429 İLKAY ASLAN 12B 23 13 19,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 0 3,00 10 6 8,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 44 28 37,00 251,303 1796

85 592 MENNAN GÜNEŞ 12A 15 1 14,75 13 3 12,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 6 34,50 244,373 1910

86 978 BEGÜM GÜLBAHAR 11F 25 13 21,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 2 4 1,00 39 21 33,75 241,138 1965

87 117 KÜBRA ÖZSÖYLEYEN 11F 24 12 21,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 7 3,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 26 31,50 234,410 2102
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Okul Ortalaması 26,02 8,78 23,83 3,05 1,51 2,67 2,02 0,84 1,81 1,70 1,82 1,24 3,05 1,18 2,76 0,00 0,00 0,00 12,85 4,77 11,66 1,21 0,51 1,08 2,17 2,70 1,49 2,65 1,35 2,31 2,59 1,21 2,29 57,3124,67 51,14 293,600

KATILIMLAR

88 95 ECEM Y 11F 25 15 21,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 6 5 4,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 39 35 30,25 230,503 2194

89 492 EYLÜL DEMİRKIRAN 11F 27 9 24,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 0 4 -1,00 34 25 27,75 222,548 2362

90 400 RECEP ÖZTÜRK 12A 9 1 8,75 1 1 0,75 10 6 8,50 4 0 4,00 0 4 -1,00 24 12 21,00 204,243 2748

91 601 ŞEYDA ALİOĞLU 12B 12 21 6,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 17 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 33 56 19,00 198,563 2834

92 698 ZEYNEP DOKUMUŞ 11F 17 14 13,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 23 19 18,25 195,360 2884

93 594 YUSUF HIRAALİ 12F 16 3 15,25 1 1 0,75 17 4 16,00 190,320 2949

94 65 ATAY 11F 14 8 12,00 2 2 1,50 16 10 13,50 181,210 3058

95 688 RAGAD ELHALİL 11F 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 6 2,50 1 0 1,00 15 11 12,25 178,670 3086

96 505 SAİD EMRE 12D 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 5 1,75 147,168 3316
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