
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 137 252 252 497

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,34 8,34 15,25 6,58 5,02 5,32 3,73 3,62 2,83 2,20 1,07 1,93 13,10 4,93 11,87 4,53 2,99 3,78 2,99 2,77 2,30 3,05 2,82 2,35 53,52 31,56 45,63 277,530

Okul Ortalaması 16,69 9,26 14,38 6,31 5,09 5,03 3,09 4,29 2,01 2,12 1,07 1,85 9,70 6,36 8,11 3,90 3,91 2,92 2,41 2,69 1,74 2,08 2,99 1,33 46,30 35,66 37,37 252,710

KATILIMLAR

1 145 ÖKKEŞ ÇİMENN 09B 23 7 21,25 6 8 4,00 7 3 6,25 3 1 2,75 21 7 19,25 8 1 7,75 2 5 0,75 3 5 1,75 73 37 63,75 331,280 88

2 58 EREN YÜĞRÜ 09A 22 5 20,75 7 5 5,75 3 5 1,75 3 0 3,00 19 5 17,75 8 2 7,50 5 2 4,50 2 3 1,25 69 27 62,25 326,956 100

3 40 PINAR ASLAN 09A 22 6 20,50 8 5 6,75 6 3 5,25 2 1 1,75 10 3 9,25 6 3 5,25 6 2 5,50 4 2 3,50 64 25 57,75 313,502 127

4 213 SULTAN KARTAL 09C 20 6 18,50 8 4 7,00 4 2 3,50 3 0 3,00 16 4 15,00 8 1 7,75 2 1 1,75 1 3 0,25 62 21 56,75 310,576 134

5 188 TUĞBA UZUN 09C 23 7 21,25 10 4 9,00 4 3 3,25 3 0 3,00 14 6 12,50 6 4 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 64 30 56,50 309,377 138

6 0 ESİLA MISIRLI 09B 22 7 20,25 5 8 3,00 5 5 3,75 3 0 3,00 16 3 15,25 4 4 3,00 4 4 3,00 5 2 4,50 64 33 55,75 307,372 144

7 0 BEGÜMSU GÖK 09B 24 5 22,75 8 5 6,75 5 5 3,75 2 1 1,75 9 10 6,50 6 3 5,25 6 1 5,75 4 4 3,00 64 34 55,50 306,436 150

8 289 SANA MAAZ 09E 23 6 21,50 6 8 4,00 5 4 4,00 3 1 2,75 12 7 10,25 5 5 3,75 5 2 4,50 4 4 3,00 63 37 53,75 301,228 171

9 279 Y NİSA EKER 09E 20 10 17,50 7 5 5,75 6 3 5,25 2 1 1,75 15 4 14,00 5 2 4,50 3 1 2,75 3 4 2,00 61 30 53,50 300,916 174

10 302 MERVE AĞA 09E 25 4 24,00 9 5 7,75 3 1 2,75 2 1 1,75 11 10 8,50 6 3 5,25 3 1 2,75 2 4 1,00 61 29 53,75 300,813 175

11 371 MEHMET UYGUR 09E 18 5 16,75 9 4 8,00 3 5 1,75 3 1 2,75 19 4 18,00 4 5 2,75 1 1 0,75 2 1 1,75 59 26 52,50 297,848 185

12 208 MUSTAFA ELBİSTAN 09C 22 7 20,25 9 4 8,00 5 4 4,00 3 1 2,75 11 6 9,50 5 2 4,50 2 0 2,00 2 2 1,50 59 26 52,50 297,503 187

13 196 NİDA CALBAN 09C 19 10 16,50 9 4 8,00 2 3 1,25 3 0 3,00 16 6 14,50 6 4 5,00 2 1 1,75 3 3 2,25 60 31 52,25 297,279 189

14 356 ESMA KAHR MAN 09B 21 4 20,00 5 7 3,25 5 2 4,50 3 0 3,00 14 7 12,25 3 6 1,50 5 2 4,50 4 3 3,25 60 31 52,25 296,834 190

15 233 F İCLAL KADAN 09D 19 8 17,00 7 6 5,50 4 2 3,50 2 1 1,75 14 2 13,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 7 2 6,50 58 26 51,50 295,009 197

16 310 KÜBRA NÜNÜKOĞLU 09E 22 4 21,00 8 4 7,00 6 3 5,25 1 1 0,75 12 2 11,50 4 4 3,00 2 1 1,75 2 4 1,00 57 23 51,25 293,558 202

17 94 AHMET DEMİR 09A 21 8 19,00 6 6 4,50 3 5 1,75 4 0 4,00 17 7 15,25 5 5 3,75 3 5 1,75 2 4 1,00 61 40 51,00 293,096 204

18 254 MERVE KOÇ 09D 19 9 16,75 8 5 6,75 6 4 5,00 3 0 3,00 12 5 10,75 7 1 6,75 1 1 0,75 2 5 0,75 58 30 50,50 291,956 210

19 245 İSMAİLEYMEN PEH 09D 17 8 15,00 10 4 9,00 4 6 2,50 3 1 2,75 10 6 8,50 5 3 4,25 7 2 6,50 2 1 1,75 58 31 50,25 291,602 211

20 291 PINAR ÇİFTÇİ 09E 21 7 19,25 5 7 3,25 5 4 4,00 1 3 0,25 15 5 13,75 6 1 5,75 2 2 1,50 3 2 2,50 58 31 50,25 290,939 214

21 198 NİSANUR ŞEKEROĞLU 09C 19 7 17,25 9 3 8,25 4 3 3,25 1 2 0,50 16 2 15,50 5 3 4,25 1 4 0,00 2 4 1,00 57 28 50,00 290,268 218

22 26 MELİS ALİOSMANOĞL 09A 18 10 15,50 8 6 6,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 15 5 13,75 7 3 6,25 6 2 5,50 3 3 2,25 59 37 49,75 290,094 219

23 300 EBRU REHAN 09E 25 1 24,75 6 4 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 7 2 6,50 4 2 3,50 2 0 2,00 2 0 2,00 52 10 49,50 287,880 224

24 32 ELİF ERDEM 09A 23 7 21,25 8 6 6,50 4 7 2,25 3 1 2,75 9 3 8,25 7 3 6,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 58 35 49,25 287,613 226

25 4 BEYZA ŞAHİN 09A 21 8 19,00 5 7 3,25 4 7 2,25 2 2 1,50 14 9 11,75 8 2 7,50 3 2 2,50 2 7 0,25 59 44 48,00 284,228 241

26 215 AKGÜL AYŞE 09C 22 7 20,25 8 6 6,50 2 5 0,75 3 1 2,75 13 9 10,75 5 5 3,75 2 4 1,00 3 3 2,25 58 40 48,00 283,936 242

27 183 SENA 09C 18 11 15,25 7 6 5,50 3 3 2,25 3 1 2,75 15 6 13,50 3 7 1,25 6 1 5,75 2 2 1,50 57 37 47,75 283,894 243

28 354 SUDENAZ SAVAŞ 09B 24 6 22,50 6 4 5,00 6 3 5,25 1 2 0,50 11 6 9,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 54 25 47,75 282,812 249

29 184 ESENGÜL KAYA 09C 23 5 21,75 8 4 7,00 0 1 -0,25 12 1 11,75 6 3 5,25 1 2 0,50 2 4 1,00 52 20 47,00 280,725 252
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 137 252 252 497

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,34 8,34 15,25 6,58 5,02 5,32 3,73 3,62 2,83 2,20 1,07 1,93 13,10 4,93 11,87 4,53 2,99 3,78 2,99 2,77 2,30 3,05 2,82 2,35 53,52 31,56 45,63 277,530

Okul Ortalaması 16,69 9,26 14,38 6,31 5,09 5,03 3,09 4,29 2,01 2,12 1,07 1,85 9,70 6,36 8,11 3,90 3,91 2,92 2,41 2,69 1,74 2,08 2,99 1,33 46,30 35,66 37,37 252,710

KATILIMLAR

30 247 MELEK NUR CALBAN 09D 19 10 16,50 9 4 8,00 4 5 2,75 2 2 1,50 11 6 9,50 4 4 3,00 4 3 3,25 3 4 2,00 56 38 46,50 279,964 254

31 159 SUDE KARADAŞ 09B 20 9 17,75 7 5 5,75 4 4 3,00 3 0 3,00 9 7 7,25 6 3 5,25 3 2 2,50 3 4 2,00 55 34 46,50 279,862 256

32 134 MENEKŞE YABA 09B 20 8 18,00 6 8 4,00 3 3 2,25 4 0 4,00 12 8 10,00 4 4 3,00 5 2 4,50 2 6 0,50 56 39 46,25 279,008 257

33 173 BERAT KANAL 09C 18 12 15,00 7 7 5,25 4 8 2,00 4 0 4,00 13 2 12,50 6 4 5,00 1 2 0,50 3 5 1,75 56 40 46,00 278,616 262

34 19 KUDRET EREN KARA 09A 20 6 18,50 8 4 7,00 3 5 1,75 2 2 1,50 15 9 12,75 4 5 2,75 2 6 0,50 2 3 1,25 56 40 46,00 278,051 264

35 205 MERVE URFALI 09C 20 10 17,50 5 9 2,75 5 7 3,25 2 2 1,50 14 6 12,50 2 7 0,25 6 2 5,50 4 6 2,50 58 49 45,75 277,580 265

36 285 ZEYNEP JANTOU 09E 17 7 15,25 5 4 4,00 3 0 3,00 14 5 12,75 4 3 3,25 3 0 3,00 4 0 4,00 50 19 45,25 276,449 268

37 500 HARUN ESAT KSP 09A 14 7 12,25 9 5 7,75 2 6 0,50 3 1 2,75 12 2 11,50 5 5 3,75 3 5 1,75 5 2 4,50 53 33 44,75 275,326 273

38 118 GANNA SELİM 09B 20 6 18,50 8 3 7,25 2 5 0,75 3 1 2,75 10 12 7,00 4 5 2,75 5 3 4,25 2 1 1,75 54 36 45,00 275,215 275

39 8 MURAT KUTAY UYAR 09A 17 9 14,75 7 5 5,75 2 3 1,25 2 1 1,75 11 4 10,00 9 1 8,75 1 2 0,50 2 0 2,00 51 25 44,75 275,051 276

40 77 SÜMEYYE ÜNAL 09A 19 9 16,75 11 3 10,25 1 4 0,00 2 2 1,50 12 3 11,25 5 5 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 53 33 44,75 274,541 278

41 301 M İLHAMİ TOPRAK 09E 17 11 14,25 8 4 7,00 3 5 1,75 3 1 2,75 13 5 11,75 5 5 3,75 2 2 1,50 2 1 1,75 53 34 44,50 274,195 280

42 119 HAŞİM SEYREKOĞLU 09B 20 10 17,50 6 8 4,00 2 5 0,75 4 0 4,00 12 5 10,75 4 4 3,00 3 3 2,25 3 3 2,25 54 38 44,50 273,792 281

43 220 ELİF MİRAY TUDLU 09C 16 10 13,50 8 4 7,00 4 3 3,25 3 0 3,00 14 6 12,50 4 6 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 53 35 44,25 273,461 282

44 227 MÜNEVVER OKTAY 09D 23 5 21,75 9 3 8,25 3 2 2,50 3 0 3,00 6 10 3,50 4 5 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 52 31 44,25 272,398 284

45 350 HAŞİM ABUHAŞİM 09E 22 8 20,00 8 6 6,50 3 8 1,00 2 2 1,50 4 3 3,25 4 5 2,75 6 4 5,00 5 5 3,75 54 41 43,75 271,373 286

46 28 NİSA NUR AVCI 09A 21 6 19,50 5 7 3,25 3 4 2,00 3 0 3,00 10 9 7,75 5 2 4,50 2 3 1,25 3 2 2,50 52 33 43,75 271,308 288

47 255 BEDRİYE ÖZÇİL 09D 22 7 20,25 10 3 9,25 4 5 2,75 4 0 4,00 6 11 3,25 2 7 0,25 3 3 2,25 3 5 1,75 54 41 43,75 271,050 290

48 266 HALİL ENES YAKAR 09D 18 8 16,00 10 2 9,50 7 4 6,00 2 1 1,75 7 6 5,50 5 1 4,75 1 4 0,00 50 26 43,50 270,871 291

49 272 NİDANUR HALİPÇİ 09D 21 6 19,50 9 4 8,00 4 4 3,00 2 2 1,50 8 12 5,00 3 6 1,50 2 6 0,50 5 2 4,50 54 42 43,50 270,486 293

50 0 KENAN YILMAZ 09C 18 10 15,50 9 5 7,75 4 6 2,50 2 1 1,75 8 3 7,25 6 4 5,00 2 2 1,50 2 0 2,00 51 31 43,25 270,335 294

51 0 EGEMEN EREN 09B 17 9 14,75 5 7 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 13 6 11,50 6 1 5,75 2 3 1,25 3 2 2,50 51 32 43,00 269,721 296

52 318 SUDE NAZ YILDIRIM 09B 22 8 20,00 10 4 9,00 3 2 2,50 2 2 1,50 6 5 4,75 2 2 1,50 5 3 4,25 1 5 -0,25 51 31 43,25 269,630 297

53 379 MEHMET CAN KILINÇ 09A 16 13 12,75 8 4 7,00 7 3 6,25 1 3 0,25 12 12 9,00 6 3 5,25 4 3 3,25 1 8 -1,00 55 49 42,75 269,149 300

54 70 GÖKSU NUR DÖNMEZ 09A 19 9 16,75 9 4 8,00 2 7 0,25 2 1 1,75 12 9 9,75 3 5 1,75 3 3 2,25 3 3 2,25 53 41 42,75 268,579 302

55 243 ALİ EFE 09D 17 8 15,00 9 5 7,75 4 6 2,50 3 1 2,75 9 7 7,25 3 3 2,25 3 2 2,50 3 2 2,50 51 34 42,50 268,095 304

56 0 AHMET ÇELEBİ 09B 19 6 17,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 0 3,00 8 5 6,75 5 5 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 47 21 41,75 265,636 308

57 161 HASAN CALBAN 09B 9 3 8,25 6 3 5,25 4 1 3,75 15 4 14,00 2 6 0,50 6 0 6,00 4 2 3,50 46 19 41,25 265,325 310

58 281 SULTAN KAPLAN 09E 21 5 19,75 6 5 4,75 2 4 1,00 1 2 0,50 9 3 8,25 4 4 3,00 4 3 3,25 2 4 1,00 49 30 41,50 264,472 312
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 137 252 252 497

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,34 8,34 15,25 6,58 5,02 5,32 3,73 3,62 2,83 2,20 1,07 1,93 13,10 4,93 11,87 4,53 2,99 3,78 2,99 2,77 2,30 3,05 2,82 2,35 53,52 31,56 45,63 277,530

Okul Ortalaması 16,69 9,26 14,38 6,31 5,09 5,03 3,09 4,29 2,01 2,12 1,07 1,85 9,70 6,36 8,11 3,90 3,91 2,92 2,41 2,69 1,74 2,08 2,99 1,33 46,30 35,66 37,37 252,710

KATILIMLAR

59 0 AHMET HARUN ACAR 09D 19 7 17,25 9 4 8,00 3 1 2,75 2 0 2,00 10 3 9,25 2 1 1,75 1 4 0,00 46 20 41,00 263,074 315

60 263 ÖZLEM YILDIZOĞLU 09D 21 8 19,00 8 4 7,00 2 8 0,00 4 0 4,00 6 5 4,75 2 6 0,50 3 5 1,75 5 4 4,00 51 40 41,00 263,026 316

61 202 DİLARA ULAŞ 09C 13 14 9,50 3 9 0,75 2 5 0,75 2 2 1,50 18 4 17,00 3 6 1,50 5 4 4,00 6 3 5,25 52 47 40,25 262,187 318

62 222 MELİH KALK* 09D 18 5 16,75 6 4 5,00 3 5 1,75 4 0 4,00 9 4 8,00 4 3 3,25 2 4 1,00 1 1 0,75 47 26 40,50 261,766 320

63 127 MUSTAFA URU 09B 15 5 13,75 7 3 6,25 1 0 1,00 13 3 12,25 4 4 3,00 5 2 4,50 0 2 -0,50 45 19 40,25 261,484 321

64 214 BEKİR KARA 09C 15 12 12,00 9 5 7,75 5 7 3,25 12 6 10,50 5 4 4,00 2 2 1,50 2 4 1,00 50 40 40,00 260,940 322

65 0 METİN KARLANGIÇ 09B 18 9 15,75 7 6 5,50 5 3 4,25 2 2 1,50 8 5 6,75 4 4 3,00 2 2 1,50 2 1 1,75 48 32 40,00 260,443 324

66 105 SÜMEYRA YÜKSEK 09B 19 7 17,25 8 5 6,75 2 5 0,75 3 1 2,75 8 7 6,25 2 6 0,50 4 1 3,75 3 5 1,75 49 37 39,75 259,486 327

67 323 MUHAMMED FACIR 09E 14 4 13,00 6 4 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 14 0 14,00 4 1 3,75 42 10 39,50 259,197 328

68 235 BENSU SAHİN   D 17 8 15,00 9 4 8,00 4 5 2,75 3 1 2,75 9 11 6,25 4 5 2,75 3 6 1,50 2 6 0,50 51 46 39,50 258,977 329

69 307 ESİN ÖZYURTSEVEN 09E 15 7 13,25 3 5 1,75 3 5 1,75 16 4 15,00 5 3 4,25 3 0 3,00 1 3 0,25 46 27 39,25 258,563 330

70 207 GAMZE YILMAZ 09C 17 6 15,50 6 7 4,25 4 4 3,00 3 1 2,75 9 5 7,75 5 4 4,00 1 2 0,50 2 2 1,50 47 31 39,25 258,211 334

71 232 BERNA YABANCI 09D 18 7 16,25 5 7 3,25 3 1 2,75 2 0 2,00 12 7 10,25 3 6 1,50 2 4 1,00 3 3 2,25 48 35 39,25 258,063 335

72 311 EMİRHAN TOPAL 09E 14 11 11,25 8 4 7,00 5 3 4,25 2 2 1,50 10 1 9,75 5 3 4,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 47 32 39,00 257,982 336

73 180 EMİN ŞAFAK 09C 15 13 11,75 8 5 6,75 7 5 5,75 4 0 4,00 8 17 3,75 5 5 3,75 3 7 1,25 3 5 1,75 53 57 38,75 257,225 337

74 131 NECDET KESMENOĞLU 09B 19 4 18,00 7 3 6,25 4 2 3,50 1 2 0,50 5 4 4,00 5 3 4,25 2 3 1,25 1 1 0,75 44 22 38,50 255,641 342

75 9 ABDULKADİR YRTLZ 09A 18 12 15,00 9 5 7,75 2 9 -0,25 1 3 0,25 11 9 8,75 4 4 3,00 4 5 2,75 2 4 1,00 51 51 38,25 255,300 345

76 0 BERRAK SÖNMEZ 09B 18 10 15,50 7 6 5,50 2 7 0,25 3 0 3,00 10 5 8,75 3 4 2,00 2 4 1,00 2 2 1,50 47 38 37,50 252,890 351

77 154 BATUHAN ERDOĞAN 09B 21 9 18,75 8 4 7,00 3 6 1,50 3 1 2,75 9 6 7,50 44 26 37,50 252,288 352

78 50 ZEYNEP ŞAHİN 09A 18 8 16,00 8 6 6,50 3 6 1,50 1 2 0,50 8 8 6,00 4 5 2,75 3 2 2,50 2 3 1,25 47 40 37,00 251,402 355

79 197 AZRA KRBB 09C 18 7 16,25 5 4 4,00 0 6 -1,50 1 0 1,00 11 1 10,75 6 3 5,25 2 4 1,00 43 25 36,75 250,608 357

80 181 FATİH MARANGOZ 09C 14 10 11,50 6 4 5,00 5 5 3,75 2 2 1,50 11 6 9,50 4 3 3,25 2 5 0,75 2 3 1,25 46 38 36,50 250,434 358

81 152 BEYZANUR SOYBAY 09B 21 9 18,75 8 6 6,50 3 6 1,50 2 2 1,50 7 13 3,75 4 6 2,50 3 3 2,25 2 8 0,00 50 53 36,75 250,223 359

82 89 YİĞİT YALÇIN 09A 20 10 17,50 7 5 5,75 3 4 2,00 3 1 2,75 4 7 2,25 5 3 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 46 38 36,50 249,694 360

83 11 MUHANNED RIDVAN 09A 11 15 7,25 8 3 7,25 2 3 1,25 2 1 1,75 15 9 12,75 4 5 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 45 37 35,75 248,742 366

84 160 ZEYNEP YILDIRIM 09B 17 13 13,75 8 5 6,75 2 5 0,75 3 1 2,75 9 10 6,50 3 6 1,50 2 3 1,25 3 3 2,25 47 46 35,50 247,126 370

85 290 CEMRE KARTAL 09E 19 11 16,25 9 5 7,75 3 9 0,75 1 3 0,25 9 14 5,50 1 9 -1,25 4 6 2,50 5 5 3,75 51 62 35,50 246,801 372

86 278 YUSUF BAKTAGEÇ 09E 14 16 10,00 11 3 10,25 6 4 5,00 3 1 2,75 9 8 7,00 1 9 -1,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 47 47 35,25 246,672 373

87 275 NİSANUR OĞUZTÜRK 09D 13 15 9,25 6 5 4,75 1 9 -1,25 2 2 1,50 15 1 14,75 5 4 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 45 41 34,75 245,486 375
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 137 252 252 497

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,34 8,34 15,25 6,58 5,02 5,32 3,73 3,62 2,83 2,20 1,07 1,93 13,10 4,93 11,87 4,53 2,99 3,78 2,99 2,77 2,30 3,05 2,82 2,35 53,52 31,56 45,63 277,530

Okul Ortalaması 16,69 9,26 14,38 6,31 5,09 5,03 3,09 4,29 2,01 2,12 1,07 1,85 9,70 6,36 8,11 3,90 3,91 2,92 2,41 2,69 1,74 2,08 2,99 1,33 46,30 35,66 37,37 252,710

KATILIMLAR

88 226 SEVGİ MAAŞOĞLU 09D 19 11 16,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 10 7 8,25 4 4 3,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 42 29 34,75 244,516 377

89 110 AYŞE KIRAÇ 09B 19 9 16,75 5 8 3,00 3 8 1,00 3 0 3,00 8 3 7,25 2 7 0,25 4 3 3,25 2 7 0,25 46 45 34,75 244,431 378

90 273 MUHAMMED ELŞİHABİ 09D 18 10 15,50 0 2 -0,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 9 5 7,75 5 3 4,25 6 2 5,50 3 6 1,50 43 34 34,50 244,142 379

91 102 ZEHRA İPEKÇİOĞLU 09B 15 13 11,75 7 3 6,25 3 3 2,25 2 1 1,75 10 9 7,75 2 6 0,50 2 4 1,00 4 4 3,00 45 43 34,25 243,608 381

92 186 ARDA ÖZDEMİR 09C 13 6 11,50 4 4 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 13 5 11,75 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 40 23 34,25 243,591 382

93 174 EMİN ZATEROĞULLAR 09C 17 10 14,50 6 7 4,25 4 3 3,25 3 1 2,75 6 11 3,25 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 44 40 34,00 242,559 383

94 305 HATİCE TATAR 09B 17 8 15,00 5 7 3,25 5 2 4,50 2 2 1,50 6 8 4,00 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 43 36 34,00 242,484 384

95 209 GÜLNEVA ÖZKIRAÇ 09C 15 10 12,50 4 7 2,25 5 1 4,75 1 1 0,75 10 7 8,25 5 4 4,00 3 4 2,00 0 3 -0,75 43 37 33,75 242,038 385

96 16 AYŞEGÜL DEMİR 09A 17 12 14,00 6 7 4,25 2 7 0,25 2 2 1,50 9 10 6,50 4 5 2,75 3 4 2,00 3 2 2,50 46 49 33,75 241,923 387

97 884 YUSUF DOĞAR 09B 14 14 10,50 8 2 7,50 4 5 2,75 3 1 2,75 13 15 9,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 44 43 33,25 240,605 390

98 327 ECEM 09E 16 3 15,25 3 3 2,25 3 3 2,25 2 1 1,75 8 3 7,25 2 5 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 38 19 33,25 240,147 392

99 883 KEVSER ŞENAK* I 09E 18 10 15,50 7 5 5,75 2 8 0,00 3 1 2,75 10 14 6,50 1 4 0,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 45 47 33,25 240,045 393

100 21 RANA GERGER 09A 18 9 15,75 5 5 3,75 5 4 4,00 1 3 0,25 9 9 6,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 43 39 33,25 240,012 394

101 342 FAHRİ MUHAVİ 09D 14 11 11,25 10 2 9,50 4 7 2,25 3 1 2,75 2 0 2,00 1 2 0,50 4 3 3,25 2 2 1,50 40 28 33,00 239,946 395

102 163 EBRAR ÇELEBİ 09B 15 11 12,25 7 5 5,75 4 3 3,25 2 1 1,75 8 7 6,25 4 5 2,75 1 3 0,25 2 6 0,50 43 41 32,75 238,994 399

103 176 YAREN YILMAZ   15 11 12,25 5 5 3,75 3 5 1,75 1 3 0,25 13 6 11,50 4 4 3,00 0 1 -0,25 41 35 32,25 237,461 400

104 237 KEVSER TONGA 09D 13 16 9,00 5 8 3,00 2 8 0,00 3 1 2,75 13 1 12,75 6 4 5,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 44 48 32,00 237,202 402

105 250 HİLAL GÜL CEYRAN 09E 19 11 16,25 6 6 4,50 2 6 0,50 2 2 1,50 7 3 6,25 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 41 38 31,50 234,677 405

106 17 BELKIS ÇEVİKBAŞ 09A 19 8 17,00 6 6 4,50 3 6 1,50 2 1 1,75 2 10 -0,50 2 7 0,25 4 3 3,25 4 2 3,50 42 43 31,25 234,008 406

107 200 EMRE ÖZTÜRKMEN 09C 13 5 11,75 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 10 3 9,25 5 4 4,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 35 16 31,00 233,839 407

108 55 YILDIZ ARSLAN 09A 18 10 15,50 6 4 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 3 2,25 2 4 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 38 28 31,00 233,291 409

109 347 RİMES NEHHIL 09C 16 14 12,50 8 5 6,75 0 9 -2,25 4 0 4,00 6 6 4,50 5 3 4,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 42 48 30,00 230,735 412

110 206 MEHMET AKİF ŞAHİN 09C 12 8 10,00 10 3 9,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 18 28,50 226,421 415

111 0 SEMİH İZSÜREN 09B 13 16 9,00 10 4 9,00 4 5 2,75 3 0 3,00 2 7 0,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 39 43 28,25 225,920 417

112 242 MELİKE TUNÇ 09D 13 12 10,00 8 5 6,75 3 9 0,75 3 1 2,75 4 5 2,75 4 2 3,50 2 2 1,50 1 3 0,25 38 39 28,25 225,830 418

113 244 DAMLA MUHTAR 09D 17 10 14,50 6 6 4,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 11 5 9,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 36 32 28,00 224,283 423

114 0 SABRİ KORKMAZ 09C 16 12 13,00 8 5 6,75 4 7 2,25 2 2 1,50 3 5 1,75 2 6 0,50 1 4 0,00 3 5 1,75 39 46 27,50 223,065 424

115 280 ELA RAMAZAN 09E 17 11 14,25 7 7 5,25 2 7 0,25 9 15 5,25 2 7 0,25 3 4 2,00 1 4 0,00 41 55 27,25 222,151 425

116 309 HALİL YIRTICI 09E 13 17 8,75 4 10 1,50 3 9 0,75 4 0 4,00 7 5 5,75 5 5 3,75 1 7 -0,75 4 5 2,75 41 58 26,50 220,752 426
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ 9 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-09.01DES04) 137 252 252 497

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,34 8,34 15,25 6,58 5,02 5,32 3,73 3,62 2,83 2,20 1,07 1,93 13,10 4,93 11,87 4,53 2,99 3,78 2,99 2,77 2,30 3,05 2,82 2,35 53,52 31,56 45,63 277,530

Okul Ortalaması 16,69 9,26 14,38 6,31 5,09 5,03 3,09 4,29 2,01 2,12 1,07 1,85 9,70 6,36 8,11 3,90 3,91 2,92 2,41 2,69 1,74 2,08 2,99 1,33 46,30 35,66 37,37 252,710

KATILIMLAR

117 336 EYHEM ELALİ 09B 6 6 4,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 11 4 10,00 5 4 4,00 3 1 2,75 1 0 1,00 31 20 26,00 219,881 427

118 268 LEYS MAHLİ 09D 13 15 9,25 5 7 3,25 3 6 1,50 3 1 2,75 7 5 5,75 5 4 4,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 37 46 25,50 217,571 429

119 349 YUMNA ABRAS 09E 20 6 18,50 1 0 1,00 4 4 3,00 2 0 2,00 2 4 1,00 29 14 25,50 216,488 430

120 149 OSMAN DEMİRBAŞ 09B 10 7 8,25 3 4 2,00 1 1 0,75 8 7 6,25 4 2 3,50 4 2 3,50 30 23 24,25 214,103 431

121 321 İREM NUR ZENCİRCİ 09E 13 11 10,25 5 3 4,25 3 1 2,75 1 1 0,75 5 6 3,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 31 27 24,25 213,673 432

122 218 HATİCE CAĞCAĞAKAR 09C 15 13 11,75 5 8 3,00 2 6 0,50 2 2 1,50 6 2 5,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 34 39 24,25 213,448 434

123 324 BÜNYAMİN DEMİR 09E 13 12 10,00 3 3 2,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 30 27 23,25 210,830 435

124 13 ÜMRAN ŞAŞOOĞLU 09A 15 15 11,25 3 10 0,50 4 6 2,50 2 2 1,50 7 16 3,00 3 7 1,25 1 6 -0,50 4 3 3,25 39 65 22,75 209,084 437

125 179 EKİF HİDAYET 09D 15 8 13,00 8 5 6,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 7 9 4,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 32 47 20,25 201,042 443

126 314 HASAN ALMAS 09E 3 4 2,00 3 5 1,75 3 3 2,25 3 0 3,00 11 3 10,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 24 20 19,00 198,844 444

127 283 MUHSİN YILDIZ 09E 14 16 10,00 4 10 1,50 5 7 3,25 1 3 0,25 6 24 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 2 8 0,00 39 81 18,75 197,213 446

128 331 MUHAMMED RADVAN 09C 9 19 4,25 2 4 1,00 1 4 0,00 2 1 1,75 12 9 9,75 26 37 16,75 191,798 450

129 125 EZGİ KESKİN 09E 7 18 2,50 6 7 4,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 4 9 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 2 2 1,50 22 48 10,00 171,825 466

130 66 YUSUF KAHRAMAN 09A 5 22 -0,50 2 9 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 9 11 6,25 4 5 2,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 21 59 6,25 160,913 473

131 297 EKREM AIİ P* * 09F 4 1 3,75 2 2 1,50 6 3 5,25 157,992 478

132 249 SU KADYAIFIÇ 09D 10 19 5,25 1 13 -2,25 2 10 -0,50 2 2 1,50 5 22 -0,50 0 10 -2,50 3 7 1,25 3 7 1,25 26 90 3,50 151,839 482

133 46 EZGİ DAĞ 09A 5 22 -0,50 0 9 -2,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 12 38 2,50 149,690 483

134 370 SELİM ÖZKAN 09F 2 6 0,50 2 3 1,25 4 9 1,75 147,331 484

135 0   0 0 0,00 142,000 486

136 1 MUSLERA FERNANDO 09F 5 22 -0,50 0 10 -2,50 1 10 -1,50 1 3 0,25 4 19 -0,75 3 4 2,00 3 7 1,25 2 7 0,25 19 82 -1,50 137,696 494

137 788 HİLMİ ERKAN 09C 3 24 -3,00 2 12 -1,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 1 17 -3,25 2 5 0,75 1 7 -0,75 1 7 -0,75 13 81 -7,25 120,567 496
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 17,34 8,34 15,25 6,58 5,02 5,32 3,73 3,62 2,83 2,20 1,07 1,93 13,10 4,93 11,87 4,53 2,99 3,78 2,99 2,77 2,30 3,05 2,82 2,35 53,52 31,56 45,63 277,530

Okul Ortalaması 16,69 9,26 14,38 6,31 5,09 5,03 3,09 4,29 2,01 2,12 1,07 1,85 9,70 6,36 8,11 3,90 3,91 2,92 2,41 2,69 1,74 2,08 2,99 1,33 46,30 35,66 37,37 252,710
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