
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ 10 SINIF POLİMAT DES 04 (PD00-10.01DES04) 124 215 215 642

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat Sosyal Bilimler Matematik Fen Bilimleri Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,6 8,0 14,65 14,2 9,0 11,97 9,5 4,6 8,32 12,4 7,5 10,52 52,7 29,1 45,46 277,170

Okul Ortalaması 15,5 8,2 13,48 12,0 9,7 9,54 6,8 4,9 5,61 9,5 7,1 7,76 43,8 29,8 36,39 249,930

KATILIMLAR

1 713 FATMA NUR BAĞCI 10B 22 7 20,25 15 11 12,25 18 3 17,25 18 7 16,25 73 28 66,00 338,414 1 1 26 26 80

2 768 REŞİT TİLKİ 10E 17 12 14,00 20 7 18,25 17 6 15,50 19 6 17,50 73 31 65,25 337,022 1 2 29 29 84

3 908 LEMA MOHAMED 10C 23 5 21,75 17 8 15,00 13 4 12,00 17 7 15,25 70 24 64,00 332,167 1 3 32 32 94

4 828 ZEYNEP G ŞAHİN 10C 23 6 21,50 20 7 18,25 10 2 9,50 13 5 11,75 66 20 61,00 323,041 2 4 43 43 130

5 766 İLKNUR KARAŞEYHO 10B 22 7 20,25 17 12 14,00 12 11 9,25 19 7 17,25 70 37 60,75 322,672 2 5 45 45 132

6 710 NAZLI YARIMAĞA 10E 24 6 22,50 18 11 15,25 12 10 9,50 15 10 12,50 69 37 59,75 319,184 2 6 50 50 144

7 724 NİSANUR SÜRÜCÜ 10D 21 7 19,25 15 8 13,00 11 6 9,50 18 5 16,75 65 26 58,50 316,019 1 7 53 53 154

8 718 ELİF AĞCABAY 10B 19 9 16,75 18 7 16,25 10 8 8,00 17 6 15,50 64 30 56,50 310,282 3 8 60 60 179

9 786 KEVSER KUTAY 10E 20 6 18,50 14 5 12,75 10 3 9,25 16 6 14,50 60 20 55,00 305,505 3 9 64 64 194

10 585 HAKAN FAKI 10E 18 11 15,25 19 10 16,50 12 1 11,75 11 7 9,25 60 29 52,75 298,954 4 10 73 73 222

11 779 ABDULLAH SANCAKTA 10D 16 6 14,50 12 8 10,00 15 4 14,00 15 5 13,75 58 23 52,25 297,729 2 11 74 74 227

12 741 HAMZA NACAR 10D 17 8 15,00 13 4 12,00 16 5 14,75 12 7 10,25 58 24 52,00 296,772 3 12 77 77 233

13 722 BUĞRA SAKALISARI 10C 19 11 16,25 16 14 12,50 12 10 9,50 16 13 12,75 63 48 51,00 293,704 3 13 80 80 247

14 711 MERYEM SAVAŞ 10E 20 5 18,75 20 5 18,75 2 3 1,25 13 7 11,25 55 20 50,00 290,313 5 14 83 83 260

15 740 GÜLAY RABİA 10A 17 7 15,25 15 9 12,75 9 1 8,75 14 5 12,75 55 22 49,50 289,325 1 15 84 84 264

16 755 EGE ÖZER 10C 19 9 16,75 14 15 10,25 8 3 7,25 16 3 15,25 57 30 49,50 289,230 4 16 86 86 267

17 726 İREM BOYUNEĞMEZ 10A 16 9 13,75 17 12 14,00 9 3 8,25 15 9 12,75 57 33 48,75 287,265 2 17 88 88 272

18 963 EYLÜL ALPBİLGE 10B 19 8 17,00 13 8 11,00 10 6 8,50 14 8 12,00 56 30 48,50 286,061 4 18 89 89 280

19 821 İSMAİL ÇEKİÇ 10B 18 5 16,75 16 13 12,75 9 3 8,25 13 9 10,75 56 30 48,50 286,044 5 19 90 90 281

20 717 AZİZ PATOĞLU 10C 20 6 18,50 16 7 14,25 9 9 6,75 11 9 8,75 56 31 48,25 284,985 5 20 92 92 287

21 897 EBRUUGÜÇLÜ 10E 15 5 13,75 11 5 9,75 10 3 9,25 16 4 15,00 52 17 47,75 284,349 6 21 93 93 290

22 714 ZEYNEP YILDIZ 10A 20 4 19,00 15 8 13,00 5 0 5,00 12 5 10,75 52 17 47,75 283,497 3 22 94 94 295

23 797 FİRDEVS Ö 10B 19 7 17,25 16 10 13,50 7 3 6,25 13 11 10,25 55 31 47,25 282,201 6 23 96 96 302

24 791 EMİNE VURAL 10E 20 7 18,25 14 9 11,75 10 7 8,25 11 9 8,75 55 32 47,00 281,260 7 24 97 97 307

25 735 İLAYDA ODUNCU 10D 15 13 11,75 14 14 10,50 12 8 10,00 16 7 14,25 57 42 46,50 280,822 4 25 99 99 314

26 709 ELİF MÜLAYİM 10E 18 12 15,00 13 12 10,00 11 3 10,25 12 8 10,00 54 35 45,25 276,472 8 26 101 101 326

27 793 MAHMUT SEVEN 10A 18 7 16,25 9 8 7,00 12 4 11,00 12 5 10,75 51 24 45,00 275,588 4 27 102 102 330

28 723 SENA ABDULLAH 10E 15 6 13,50 9 6 7,50 12 0 12,00 13 5 11,75 49 17 44,75 275,234 9 28 103 103 331

29 728 BEYZANUR GÜLTEKİN 10A 19 6 17,50 13 13 9,75 6 1 5,75 13 7 11,25 51 27 44,25 273,191 5 29 107 107 343

30 780 BERA ELRAHMO 10D 15 7 13,25 5 3 4,25 16 3 15,25 12 3 11,25 48 16 44,00 272,992 5 30 108 108 346

31 800 MUHAMMET DEMİRBAŞ 10C 21 7 19,25 14 12 11,00 9 6 7,50 9 10 6,50 53 35 44,25 272,773 6 31 109 109 349

32 748 MELİSA KORKUT 10D 11 8 9,00 11 7 9,25 17 4 16,00 10 4 9,00 49 23 43,25 271,200 6 32 110 110 356

33 761 EMİNE YILDIZ 10B 21 2 20,50 12 9 9,75 3 2 2,50 12 5 10,75 48 18 43,50 270,526 7 33 111 111 360

34 836 EREN GÜLTEKİN 10D 23 6 21,50 14 10 11,50 4 8 2,00 11 10 8,50 52 34 43,50 270,306 7 34 112 112 363

35 0 ESRA İBİŞ 10D 19 9 16,75 12 9 9,75 11 6 9,50 9 8 7,00 51 32 43,00 269,361 8 35 113 113 369

36 736 MİRAÇ AKSOY 10A 13 14 9,50 15 9 12,75 10 6 8,50 13 6 11,50 51 35 42,25 268,229 6 36 114 114 373

37 855 MELİH DEMİR 10B 17 8 15,00 15 14 11,50 8 3 7,25 11 10 8,50 51 35 42,25 267,394 8 37 117 117 379

38 0 LEYLA CANARSLAN 10C 21 2 20,50 11 6 9,50 6 1 5,75 7 1 6,75 45 10 42,50 267,360 7 38 118 118 380

39 777 ZEYNEP KILCI 10E 13 5 11,75 8 2 7,50 13 7 11,25 13 6 11,50 47 20 42,00 267,185 10 39 120 120 383

40 377 BELSEM  ELÖMER 10B 14 10 11,50 12 10 9,50 12 5 10,75 11 3 10,25 49 28 42,00 267,167 9 40 121 121 384

41 725 YUSUF KARAKILIÇ 10A 20 8 18,00 15 14 11,50 8 11 5,25 10 14 6,50 53 47 41,25 263,918 7 41 124 124 400

42 579 AYŞENUR COŞKUN 10E 21 5 19,75 15 9 12,75 5 2 4,50 7 11 4,25 48 27 41,25 263,600 11 42 126 126 402

43 783 İ METİN AKSOY 10A 13 13 9,75 15 12 12,00 10 8 8,00 13 9 10,75 51 42 40,50 262,906 8 43 127 127 405

44 805 NİSA ÇAKMAK 10B 19 7 17,25 15 10 12,50 4 8 2,00 11 8 9,00 49 33 40,75 262,612 10 44 128 128 407

45 833 ELMALI 10C 17 7 15,25 16 3 15,25 4 6 2,50 9 6 7,50 46 22 40,50 262,061 8 45 129 129 410

46 778 AYŞE NUR ALAV 10C 16 10 13,50 17 5 15,75 5 6 3,50 9 6 7,50 47 27 40,25 261,537 9 46 130 130 414

47 749 ECRİN YAĞLIOĞLU 10E 13 4 12,00 11 8 9,00 11 0 11,00 10 8 8,00 45 20 40,00 261,000 12 47 131 131 418

48 716 K SENA HASIRCI 10B 18 10 15,50 16 10 13,50 4 7 2,25 10 7 8,25 48 34 39,50 259,052 11 48 132 132 424
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KATILIMLAR

49 721 SUDE AKTAŞ 10C 18 7 16,25 15 11 12,25 2 4 1,00 11 6 9,50 46 28 39,00 257,502 10 49 133 133 429

50 854 SUZAN AĞARMIŞGÜN 10E 20 10 17,50 17 13 13,75 6 11 3,25 7 10 4,50 50 44 39,00 257,139 13 50 134 134 432

51 715 ALPERE  YOLCUSOY 10 13 10 10,50 11 6 9,50 12 7 10,25 10 7 8,25 46 30 38,50 256,696 1 51 135 135 433

52 869 EMİNE SARI 10E 20 10 17,50 15 15 11,25 7 7 5,25 8 13 4,75 50 45 38,75 256,398 14 52 136 136 435

53 729 YUSUF KORKMAZ 10D 21 6 19,50 12 14 8,50 2 0 2,00 10 6 8,50 45 26 38,50 255,536 9 53 137 137 439

54 750 KEVSER DELİÇAY 10C 17 8 15,00 12 11 9,25 7 4 6,00 10 9 7,75 46 32 38,00 254,588 11 54 138 138 444

55 816 ALİ ER YILMAZ 10E 17 4 16,00 8 8 6,00 8 5 6,75 11 7 9,25 44 24 38,00 254,518 15 55 139 139 445

56 874 MURAT EFE GEZER 10C 15 11 12,25 15 8 13,00 6 4 5,00 8 2 7,50 44 25 37,75 254,184 12 56 140 140 447

57 867 RİNDE ELBARRİ 10D 13 5 11,75 10 5 8,75 10 2 9,50 8 2 7,50 41 14 37,50 253,498 10 57 142 142 450

58 818 NİSA 10C 19 9 16,75 11 14 7,50 6 3 5,25 11 12 8,00 47 38 37,50 252,868 13 58 143 143 452

59 764 HAKAN GÜLPAYAM 10A 15 5 13,75 17 6 15,50 3 1 2,75 6 5 4,75 41 17 36,75 250,873 9 59 144 144 457

60 858 YUNUS ARSLAN 10B 13 7 11,25 12 4 11,00 15 5 13,75 40 16 36,00 250,766 12 60 145 145 458

61 299 ZİŞAN SEVİM 10B 14 6 12,50 12 15 8,25 7 4 6,00 12 9 9,75 45 34 36,50 250,484 13 61 146 146 460

62 782 EZGİ NAZ ASLAN 10A 17 12 14,00 12 11 9,25 6 8 4,00 11 7 9,25 46 38 36,50 250,269 10 62 147 147 461

63 789 MUHAMMET TURGUT 10A 10 12 7,00 11 8 9,00 11 8 9,00 13 8 11,00 45 36 36,00 249,746 11 63 148 148 462

64 913 NİDA NUR YIRTICI 10B 17 7 15,25 13 10 10,50 5 3 4,25 8 9 5,75 43 29 35,75 247,712 14 64 150 150 468

65 767 SEDRA ELRECEP 10E 18 6 16,50 9 7 7,25 3 2 2,50 10 2 9,50 40 17 35,75 247,700 16 65 151 151 469

66 758 CEREN YAPRAK 10A 16 13 12,75 17 11 14,25 3 12 0,00 11 10 8,50 47 46 35,50 247,396 12 66 152 152 470

67 860 AYŞE KARAKUŞ 10B 18 6 16,50 12 10 9,50 1 9 -1,25 12 5 10,75 43 30 35,50 246,998 15 67 153 153 471

68 763 İSRANUR ARSLAN 10D 19 9 16,75 8 11 5,25 4 2 3,50 11 4 10,00 42 26 35,50 246,936 11 68 154 154 472

69 747 BUĞRA TÜRKOĞLU 10A 11 12 8,00 10 10 7,50 11 11 8,25 13 9 10,75 45 42 34,50 245,097 13 69 156 156 474

70 754 EMEK ÇAKMAK 10A 16 5 14,75 11 6 9,50 2 2 1,50 10 4 9,00 39 17 34,75 244,901 14 70 157 157 475

71 827 BEYZA NUR POLAT 10E 22 7 20,25 14 10 11,50 2 8 0,00 6 12 3,00 44 37 34,75 243,946 17 71 158 158 478

72 769 HAMİYET KOYUNCU 10D 10 11 7,25 10 7 8,25 10 6 8,50 11 4 10,00 41 28 34,00 243,662 12 72 159 159 479

73 708 TUANA TÜRKAY 10E 20 7 18,25 9 11 6,25 6 6 4,50 6 5 4,75 41 29 33,75 241,270 18 73 160 160 484

74 790 AYŞE DEMİR 10D 18 6 16,50 11 8 9,00 9 4 8,00 38 18 33,50 240,876 13 74 161 161 487

75 796 YUSUF EKEN 10B 6 9 3,75 14 10 11,50 7 4 6,00 13 6 11,50 40 29 32,75 240,419 16 75 162 162 488

76 774 RABİA ŞEN 10A 16 8 14,00 9 10 6,50 7 3 6,25 7 3 6,25 39 24 33,00 239,628 15 76 163 163 490

77 733 ZEHRA ALKAYARİ 10E 17 11 14,25 7 19 2,25 9 4 8,00 11 11 8,25 44 45 32,75 238,924 19 77 164 164 493

78 720 NUR ELHAMED 10B 12 7 10,25 11 15 7,25 7 4 6,00 11 9 8,75 41 35 32,25 237,961 17 78 165 165 498

79 781 YUSUF NARIN 10C 16 6 14,50 10 6 8,50 10 7 8,25 4 11 1,25 40 30 32,50 237,860 14 79 166 166 499

80 820 SUDE DEVECİO LU 10C 20 10 17,50 11 13 7,75 4 1 3,75 6 10 3,50 41 34 32,50 237,560 15 80 167 167 500

81 770 ŞENNUR YILDIPIM 10B 17 9 14,75 13 9 10,75 1 10 -1,50 10 7 8,25 41 35 32,25 237,356 18 81 168 168 501

82 823 SEVGİ NUR TEKTUNA 10C 14 10 11,50 15 12 12,00 5 2 4,50 6 8 4,00 40 32 32,00 236,857 16 82 169 169 506

83 497 ALİ YAŞKESEN 10A 15 11 12,25 14 14 10,50 5 7 3,25 9 13 5,75 43 45 31,75 236,078 16 83 170 170 509

84 815 EGE KARSAL 10E 18 6 16,50 12 10 9,50 3 11 0,25 9 14 5,50 42 41 31,75 235,516 20 84 171 171 510

85 382 SİRAÇ SABAH 10A 14 9 11,75 8 16 4,00 9 5 7,75 10 9 7,75 41 39 31,25 234,720 17 85 172 172 512

86 822 OĞUZHAN KALAK 10B 11 11 8,25 9 10 6,50 9 4 8,00 10 7 8,25 39 32 31,00 234,444 19 86 173 173 513

87 753 FURKAN KEREM TÜRK 10A 13 11 10,25 12 13 8,75 6 4 5,00 8 5 6,75 39 33 30,75 233,372 18 87 176 176 517

88 871 TARIK MÜJDE 10B 17 4 16,00 13 11 10,25 5 5 3,75 3 8 1,00 38 28 31,00 233,146 20 88 177 177 518

89 0 NUR K 10C 18 10 15,50 14 11 11,25 2 7 0,25 7 13 3,75 41 41 30,75 232,570 17 89 178 178 521

90 826 BİLAL KURUCU 10E 14 12 11,00 16 11 13,25 1 3 0,25 8 9 5,75 39 35 30,25 231,732 21 90 179 179 523

91 798 TACEDDİN AASHOUR 10B 9 13 5,75 9 11 6,25 9 4 8,00 11 6 9,50 38 34 29,50 230,310 21 91 180 180 527

92 378 BERKAY T 10C 13 3 12,25 6 14 2,50 10 6 8,50 9 11 6,25 38 34 29,50 229,335 18 92 181 181 530

93 868 CAN ÇETİN 10D 17 6 15,50 12 11 9,25 2 4 1,00 6 10 3,50 37 31 29,25 228,051 14 93 183 183 532

94 0 EMİR DİYARBAKIRLI 10C 18 11 15,25 17 12 14,00 35 23 29,25 227,943 19 94 184 184 533

95 801 ZEYNEP EKİNCİ 10D 15 14 11,50 7 19 2,25 11 8 9,00 8 8 6,00 41 49 28,75 227,168 15 95 185 185 536

96 473 MERT ALİ MINTIŞ 10A 12 4 11,00 13 2 12,50 1 1 0,75 4 2 3,50 30 9 27,75 224,127 19 96 186 186 538
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KATILIMLAR

97 896 ECRİN KAHRAMAN 10E 15 11 12,25 11 17 6,75 6 1 5,75 7 16 3,00 39 45 27,75 223,944 22 97 187 187 540

98 785 KEMAL FUAT KARAKU 10D 17 6 15,50 11 3 10,25 2 0 2,00 1 4 0,00 31 13 27,75 223,402 16 98 188 188 541

99 0 SUDE Y 10C 15 12 12,00 16 12 13,00 2 10 -0,50 7 16 3,00 40 50 27,50 223,225 20 99 189 189 543

100 829 OSMAN PEHLİVAN 10D 16 12 13,00 12 15 8,25 3 9 0,75 7 6 5,50 38 42 27,50 223,195 17 100 190 190 544

101 870 MERT ERKEN 10D 12 12 9,00 12 6 10,50 2 3 1,25 7 5 5,75 33 26 26,50 220,719 18 101 192 192 550

102 837 KÜBRA KURT 10E 11 11 8,25 12 13 8,75 3 3 2,25 8 6 6,50 34 33 25,75 218,592 23 102 193 193 553

103 907 SAMET ZORLU 10B 6 15 2,25 13 8 11,00 7 3 6,25 8 11 5,25 34 37 24,75 216,316 22 103 194 194 557

104 859 MAMED ERTEKİN 10C 15 10 12,50 12 10 9,50 1 6 -0,50 8 18 3,50 36 44 25,00 215,665 21 104 195 195 558

105 819 NİSA NUR YENİDÜNY 10B 14 9 11,75 8 5 6,75 5 0 5,00 2 3 1,25 29 17 24,75 214,921 23 105 196 196 561

106 866 ADEM BERKCAN 10E 13 8 11,00 10 16 6,00 2 3 1,25 8 8 6,00 33 35 24,25 213,706 24 106 197 197 564

107 904 M EYÜP DAĞLIOĞLU 10B 15 12 12,00 10 7 8,25 3 3 2,25 3 6 1,50 31 28 24,00 212,644 24 107 198 198 565

108 751 MUSTAFA KAYA 10D 11 8 9,00 9 8 7,00 4 7 2,25 6 6 4,50 30 29 22,75 209,397 19 108 199 199 567

109 795 EMİR TATLIDİL 10B 12 4 11,00 13 4 12,00 0 1 -0,25 25 9 22,75 208,957 25 109 200 200 568

110 973 KAMİL TUT 10A 9 17 4,75 9 18 4,50 6 7 4,25 11 9 8,75 35 51 22,25 208,616 20 110 201 201 569

111 0 HASAN  KAYA 10A 9 17 4,75 9 18 4,50 8 21 2,75 14 16 10,00 40 72 22,00 207,915 21 111 202 202 570

112 430 FADİME GÖK 10D 10 7 8,25 8 10 5,50 6 7 4,25 4 1 3,75 28 25 21,75 206,458 20 112 203 203 571

113 570 ATİLLA GÖYŞEN 10B 10 8 8,00 7 8 5,00 7 4 6,00 4 5 2,75 28 25 21,75 206,451 26 113 204 204 572

114 411 SAMET D 10A 13 8 11,00 5 9 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 26 22 20,50 202,363 22 114 205 205 583

115 862 ELİF UĞURLU 10D 13 5 11,75 3 16 -1,00 7 4 6,00 4 12 1,00 27 37 17,75 193,869 21 115 206 206 593

116 909 ZEKERİYA HAPPANİ 10D 12 14 8,50 12 17 7,75 1 14 -2,50 7 15 3,25 32 60 17,00 192,127 22 116 207 207 596

117 774 MUAVIYE ZEYD 10E 4 8 2,00 8 7 6,25 5 9 2,75 6 4 5,00 23 28 16,00 190,036 25 117 208 208 601

118 784 SARIKEKİLLİ 10B 11 11 8,25 1 3 0,25 5 1 4,75 3 0 3,00 20 15 16,25 189,895 27 118 209 209 602

119 856 EDA NUR YILMAZ 10C 11 13 7,75 11 15 7,25 2 6 0,50 2 5 0,75 26 39 16,25 189,870 22 119 210 210 603

120 873 EYÜP EMİR LOFÇALI 10D 11 5 9,75 3 5 1,75 5 1 4,75 19 11 16,25 189,580 23 120 211 211 605

121 0 SALİH ESYİAZ 10C 7 4 6,00 3 10 0,50 6 6 4,50 2 2 1,50 18 22 12,50 178,855 23 121 212 212 614

122 787 YAĞMUR ÇETİN 10D 13 8 11,00 1 2 0,50 1 4 0,00 3 11 0,25 18 25 11,75 175,901 24 122 213 213 616

123 875 AHMET ÇAKA 10E 10 3 9,25 0 1 -0,25 10 4 9,00 167,852 26 123 214 214 617

124 863 UYGAR BAYINDIR 10C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 141,249 24 124 215 215 639
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