
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 05 (KG00-SS.01DES25) 117 213 213 5826

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,41 12,40 17,31 3,24 0,88 3,02 1,55 1,23 1,24 2,32 1,05 2,06 3,25 0,53 3,12 9,09 4,03 8,08 2,53 0,79 2,33 1,65 1,53 1,27 2,41 0,84 2,20 2,27 0,85 2,05 48,72 24,13 42,68 264,740

Okul Ortalaması 18,82 11,91 15,84 2,87 0,87 2,65 1,16 0,86 0,95 2,11 0,79 1,91 3,12 0,38 3,02 7,50 4,63 6,34 1,45 0,88 1,23 1,38 2,18 0,84 1,99 0,93 1,76 1,78 1,09 1,50 42,18 24,52 36,04 248,980

KATILIMLAR

1 92 SENANUR BAKTAGEÇ 11B 18 17 13,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 20 1 19,75 8 2 7,50 5 1 4,75 7 0 7,00 5 0 5,00 66 23 60,25 322,838 1561

2 338 ELİF ALA GÖZCÜ   B 27 10 24,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 0 4,00 8 3 7,25 5 2 4,50 3 2 2,50 5 1 4,75 5 1 4,75 65 20 60,00 320,495 1592

3 106 BERRA CABİOĞLU 11C 20 7 18,25 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 3 11,25 6 0 6,00 2 4 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 63 16 59,00 318,278 1619

4 2 CEYHUN SÖYLER 11B 19 10 16,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 13 4 12,00 6 2 5,50 3 3 2,25 6 1 5,75 3 2 2,50 65 25 58,75 317,700 1632

5 520 KEVSER KOÇ 11B 27 9 24,75 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 15 6 13,50 1 4 0,00 5 1 4,75 4 0 4,00 62 21 56,75 310,518 1754

6 241 ARDA GÜLER 11A 18 6 16,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 2 14,50 2 2 1,50 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 60 17 55,75 308,660 1790

7 122 MEHMET MÜJDE 11C 23 12 20,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 17 4 16,00 5 2 4,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 62 29 54,75 304,875 1861

8 512 IRAZ KARAKUS 11B 29 8 27,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 1 2,75 12 1 11,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 3 2,25 2 1 1,75 60 21 54,75 304,025 1880

9 683 ÖKKEŞ AY 11A 23 13 19,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 10 4 9,00 4 1 3,75 2 4 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 58 26 51,50 295,273 2052

10 42 AZAT KURTARAN 11A 20 15 16,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 0 4,00 10 2 9,50 2 3 1,25 6 1 5,75 5 0 5,00 57 23 51,25 295,143 2056

11 38 MERYEM ŞAHİN 11D 29 11 26,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 7 6 5,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 2 3 1,25 58 26 51,50 294,358 2074

12 76 MUSTAFA SEVER 11B 27 8 25,00 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 6 5 4,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 56 20 51,00 293,050 2098

13 130 MERVE KAYA 11C 21 13 17,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 10 4 9,00 5 0 5,00 3 1 2,75 4 2 3,50 3 2 2,50 56 24 50,00 291,043 2136

14 121 MEHMET KARA 11A 20 17 15,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 0 3,00 12 3 11,25 4 2 3,50 2 4 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 57 30 49,50 289,753 2154

15 694 YİGİT Y GÜNDOĞMUŞ 11E 23 10 20,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 14 1 13,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 2 1,50 54 19 49,25 288,140 2194

16 18 EKİN 11A 22 11 19,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 8 9 5,75 4 1 3,75 4 2 3,50 5 0 5,00 54 26 47,50 283,438 2268

17 10 HANZADE KOÇAK 11D 24 10 21,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 9 9 6,75 2 0 2,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 55 30 47,50 282,825 2283

18 175 BETÜL DAĞ 11B 23 8 21,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 5 3 4,25 5 1 4,75 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 51 16 47,00 281,470 2326

19 554 BEYZA DEMİRKIRAN 11A 25 12 22,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 1 2,75 11 1 10,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 0 2,00 52 21 46,75 280,485 2349

20 960 SELÇUK ÖRGÜN 11A 22 17 17,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 3 7,25 2 4 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 54 32 46,00 278,903 2391

21 62 FURKAN SAKAR 11D 21 18 16,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 12 5 10,75 3 6 1,50 2 5 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 56 42 45,50 277,415 2419

22 34 HÜSEYİN ÖZDEMİR 11B 14 17 9,75 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 11 9 8,75 4 1 3,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 53 35 44,25 274,708 2484

23 135 NİSA GÜNDOĞMUŞ 11E 25 8 23,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 9 4 8,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 49 17 44,75 274,255 2493

24 385 SUEDA KEKEÇ 11E 23 9 20,75 5 0 5,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 11 4 10,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 49 18 44,50 273,673 2505

25 899 NECLA NUR RAHANLI 11E 23 16 19,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 2 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 5 1 4,75 52 32 44,00 272,720 2527

26 0 BORA YÜN 11A 21 6 19,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 8 3 7,25 3 0 3,00 3 2 2,50 2 1 1,75 47 15 43,25 270,370 2581

27 692 UMUT YERİNDE 11C 13 4 12,00 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 13 2 12,50 7 0 7,00 1 0 1,00 45 9 42,75 269,585 2596

28 63 BÜŞRA ÖZBERK 11A 20 10 17,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 6 3 5,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 3 1,25 48 21 42,75 269,110 2611

29 49 NİSA 11A 21 11 18,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 9 2 8,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 2 1,50 47 18 42,50 268,238 2633
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 05 (KG00-SS.01DES25) 117 213 213 5826

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,41 12,40 17,31 3,24 0,88 3,02 1,55 1,23 1,24 2,32 1,05 2,06 3,25 0,53 3,12 9,09 4,03 8,08 2,53 0,79 2,33 1,65 1,53 1,27 2,41 0,84 2,20 2,27 0,85 2,05 48,72 24,13 42,68 264,740

Okul Ortalaması 18,82 11,91 15,84 2,87 0,87 2,65 1,16 0,86 0,95 2,11 0,79 1,91 3,12 0,38 3,02 7,50 4,63 6,34 1,45 0,88 1,23 1,38 2,18 0,84 1,99 0,93 1,76 1,78 1,09 1,50 42,18 24,52 36,04 248,980

KATILIMLAR

30 100 AYŞENUR BATMAZ 11E 27 12 24,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 1 1,75 47 17 42,75 268,195 2636

31 239 PINAR GÜRDAL 11E 29 9 26,75 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 7 5 5,75 1 0 1,00 47 18 42,50 266,913 2655

32 164 ECENAZ AKBAŞ 11E 27 7 25,25 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 46 15 42,25 266,333 2669

33 251 ZEHRA CÜNEYDİOĞLU 11D 24 15 20,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 6 13 2,75 3 0 3,00 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 4 1,00 53 44 42,00 266,328 2670

34 158 DENİZ KANTAR 11B 28 9 25,75 4 0 4,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 46 15 42,25 266,278 2671

35 397 FATMA NUR BAŞTÜRK 11E 27 13 23,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 49 28 42,00 265,913 2682

36 78 NİSANUR BAYRAM 11A 21 13 17,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 2 2 1,50 2 4 1,00 3 3 2,25 1 4 0,00 50 33 41,75 265,908 2683

37 123 HABİP GÖKDEMİR 11E 22 17 17,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 12 2 11,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 49 30 41,50 265,003 2713

38 217 MERVE KISA 11E 26 7 24,25 4 0 4,00 1 0 1,00 4 0 4,00 3 0 3,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 10 41,50 264,208 2740

39 14 BATUHAN GÖREN 11A 20 8 18,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 7 3 6,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 46 21 40,75 262,985 2768

40 37 MELEK ÇİĞDEM 11D 27 13 23,75 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 7 1,25 1 0 1,00 46 23 40,25 260,508 2813

41 667 VELİD ELŞİHABİ 11C 17 21 11,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 9 6 7,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 48 34 39,50 260,123 2825

42 35 MAHİR KURUCU 11A 14 18 9,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 17 9 14,75 4 4 3,00 2 5 0,75 2 5 0,75 3 2 2,50 52 51 39,25 259,460 2841

43 44 EFE KAPLAN 11E 17 17 12,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 12 6 10,50 2 1 1,75 3 0 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 47 31 39,25 259,048 2849

44 0 GÜLTEN ÜNL KAHRAM   23 13 19,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 5 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 0 3,00 45 23 39,25 258,328 2861

45 95 Z ECEM YEDİLİOĞLU 11F 26 13 22,75 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 8 6 6,50 0 2 -0,50 45 22 39,50 258,313 2862

46 212 MESUT BARAN 11B 25 11 22,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 9 5 7,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 47 32 39,00 256,988 2896

47 87 RABİA BAŞTÜRK 11D 26 11 23,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 6 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 45 24 39,00 256,878 2898

48 93 BERKE BABA 11D 19 18 14,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 9 2 8,50 1 1 0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 47 35 38,25 255,790 2926

49 107 DURU ILGAZ ZOR 11E 24 14 20,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 44 22 38,50 255,695 2932

50 0 MUSA RIDVAN 11C 14 9 11,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 7 4 6,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 0 3,00 43 21 37,75 254,768 2953

51 86 PERİHAN ÖZUÇTU 11D 19 12 16,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 11 8 9,00 1 0 1,00 43 22 37,50 253,210 2995

52 187 FURKAN ÇEKİÇ 11E 19 15 15,25 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 7 9 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 44 30 36,50 250,298 3061

53 124 MELİKE DAĞAÇIKAN 11C 22 12 19,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 2 1 1,75 7 9 4,75 1 0 1,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 2 3,50 45 34 36,50 250,100 3069

54 203 İLAYDA BAYRAM 11E 22 16 18,00 4 1 3,75 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 2 2 1,50 42 22 36,50 250,070 3070

55 648 EFE OYLUMLU 11C 26 14 22,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 2 3,50 42 21 36,75 250,060 3071

56 706 A ALPER AKTÜRK 11B 15 14 11,50 2 1 1,75 3 0 3,00 2 0 2,00 10 14 6,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 1 4,75 4 2 3,50 45 37 35,75 248,850 3107

57 494 ŞEYMA ÇOĞALAN 11F 26 11 23,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 41 21 35,75 246,933 3159

58 115 HATİCE AÇIKEL 11C 19 9 16,75 14 5 12,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 39 16 35,00 245,633 3196
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 05 (KG00-SS.01DES25) 117 213 213 5826

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,41 12,40 17,31 3,24 0,88 3,02 1,55 1,23 1,24 2,32 1,05 2,06 3,25 0,53 3,12 9,09 4,03 8,08 2,53 0,79 2,33 1,65 1,53 1,27 2,41 0,84 2,20 2,27 0,85 2,05 48,72 24,13 42,68 264,740

Okul Ortalaması 18,82 11,91 15,84 2,87 0,87 2,65 1,16 0,86 0,95 2,11 0,79 1,91 3,12 0,38 3,02 7,50 4,63 6,34 1,45 0,88 1,23 1,38 2,18 0,84 1,99 0,93 1,76 1,78 1,09 1,50 42,18 24,52 36,04 248,980

KATILIMLAR

59 116 İREM DEMİRCİ 11E 23 14 19,50 4 1 3,75 2 0 2,00 2 1 1,75 3 0 3,00 5 6 3,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 41 24 35,00 245,245 3208

60 360 MÜNKER KARTAL 11D 19 14 15,50 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 4 1,00 3 3 2,25 3 2 2,50 42 29 34,75 245,160 3212

61 0 MERVEE 11E 23 8 21,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 40 21 34,75 244,225 3236

62 0 HAYRUNNİSATECİMEN 11C 21 15 17,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 4 3,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 41 26 34,50 244,068 3245

63 256 ZEYNEP ÇAKMAK 11D 17 16 13,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 7 12 4,00 4 0 4,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 46 47 34,25 243,875 3252

64 144 SENA YALÇIN 11E 21 11 18,25 3 2 2,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 3 3,25 2 0 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 40 23 34,25 243,173 3283

65 386 M EFE ERBEK 11E 22 15 18,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 0 5,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 42 32 34,00 242,308 3311

66 132 MERVE YAL ÇIN 11C 22 14 18,50 4 1 3,75 10 5 8,75 2 0 2,00 38 20 33,00 239,255 3406

67 22 NUR ÇETİN 11A 21 15 17,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 4 1 3,75 6 6 4,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 41 33 32,75 238,813 3414

68 82 NURAL TÜRKOĞLU 11D 20 12 17,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 37 18 32,50 237,980 3433

69 204 KEREM EFE TOSUN 11D 18 19 13,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 7 8 5,00 3 1 2,75 1 4 0,00 2 4 1,00 1 0 1,00 43 43 32,25 237,753 3441

70 24 NAZ DOKUMACI 11A 24 11 21,25 8 4 7,00 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 38 22 32,50 237,488 3448

71 80 NEŞE 11B 17 20 12,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 15 0,25 2 0 2,00 2 4 1,00 5 1 4,75 4 1 3,75 44 49 31,75 236,705 3464

72 67 ÖZLEM TIRTIR 11B 18 9 15,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 7 3,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 39 28 32,00 236,683 3465

73 1 EREN ÇEKİÇ 11B 14 4 13,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 5 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 0 2,00 1 0 1,00 35 13 31,75 236,375 3475

74 852 NUR SAĞLAMER 11A 23 14 19,50 10 5 8,75 1 1 0,75 4 3 3,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 39 30 31,50 234,695 3523

75 88 RAHİME ALICIOĞLU 11A 25 14 21,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 38 26 31,50 234,635 3526

76 150 KADİR OKKİPRİK 11C 18 13 14,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 15 4 14,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 37 23 31,25 234,428 3530

77 191 HANİFE DOĞAN 11C 12 3 11,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 7 3 6,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 34 12 31,00 234,318 3533

78 690 NECMETTİN KUŞ 11A 18 4 17,00 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 4 4 3,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 37 23 31,25 234,265 3535

79 73 EREN ELMALI 11B 19 15 15,25 1 2 0,50 1 1 0,75 10 6 8,50 2 1 1,75 1 4 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 38 29 30,75 233,043 3579

80 59 ESMA DELİÇAY 11A 14 12 11,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 7 5 5,75 1 1 0,75 3 0 3,00 35 19 30,25 232,075 3618

81 168 ÖZD 11B 20 7 18,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 0 3,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 33 11 30,25 231,053 3646

82 30 HASAN YALÇIN 11B 1 3 0,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 15 8 13,00 6 1 5,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 34 19 29,25 230,333 3668

83 72 MERNAZ 11B 12 8 10,00 2 0 2,00 4 0 4,00 6 8 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 0 2,00 34 19 29,25 229,255 3706

84 257 ADNAN SH 11C 20 10 17,50 5 5 3,75 3 4 2,00 4 3 3,25 3 3 2,25 35 25 28,75 229,125 3711

85 0 BEHİYE 11A 20 15 16,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 35 22 29,50 229,108 3713

86 114 BEYZA EYİ 11C 18 10 15,50 3 0 3,00 3 0 3,00 8 6 6,50 2 2 1,50 34 18 29,50 229,075 3717

87 39 MUHAMMED İŞLER 11A 18 18 13,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 36 27 29,25 228,680 3729
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 05 (KG00-SS.01DES25) 117 213 213 5826

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,41 12,40 17,31 3,24 0,88 3,02 1,55 1,23 1,24 2,32 1,05 2,06 3,25 0,53 3,12 9,09 4,03 8,08 2,53 0,79 2,33 1,65 1,53 1,27 2,41 0,84 2,20 2,27 0,85 2,05 48,72 24,13 42,68 264,740

Okul Ortalaması 18,82 11,91 15,84 2,87 0,87 2,65 1,16 0,86 0,95 2,11 0,79 1,91 3,12 0,38 3,02 7,50 4,63 6,34 1,45 0,88 1,23 1,38 2,18 0,84 1,99 0,93 1,76 1,78 1,09 1,50 42,18 24,52 36,04 248,980

KATILIMLAR

88 126 ECE TÜRKOĞLU 11C 16 15 12,25 4 0 4,00 4 0 4,00 8 2 7,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 34 21 28,75 227,273 3768

89 68 CAN BABA 11B 24 12 21,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 9 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 35 24 29,00 226,950 3776

90 84 ÖZGE NUR YILDIRIM 11D 23 13 19,75 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 33 17 28,75 226,258 3792

91 0 NUREFŞANÇAMLI 11A 21 12 18,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 33 18 28,50 225,780 3810

92 693 YAVUZ YAŞKESEN 11E 19 19 14,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 11 4,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 40 28,00 224,768 3837

93 230 SECEM ÇİVİT 11B 15 19 10,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 9 2 8,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 35 29 27,75 224,533 3842

94 0 11 10 12 7,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 32 19 27,25 223,485 3880

95 146 ZEYNEP ÖZKAN 11C 12 11 9,25 2 1 1,75 4 0 4,00 7 4 6,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 32 20 27,00 222,518 3912

96 104 BERAT ŞENAKINCI 11D 14 25 7,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 4 2 3,50 37 41 26,75 221,998 3934

97 399 YILDIZ 11D 21 16 17,00 4 1 3,75 1 1 0,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 32 20 27,00 221,370 3958

98 954 SEZAİ GÜLER 11D 14 25 7,75 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 4 2 3,50 37 42 26,50 221,203 3960

99 172 FATMA ÇO AN 11D 18 14 14,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 5 4 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 33 25 26,75 220,960 3967

100 48 YUNUS ŞİLTELİOĞLU 11B 12 12 9,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 7 3,25 1 3 0,25 1 3 0,25 5 1 4,75 1 4 0,00 35 35 26,25 220,305 3982

101 43 SEMİH KÖSE 11A 17 13 13,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 8 4 7,00 1 1 0,75 32 22 26,50 220,243 3984

102 199 IRMAK DURGUNYÜZ 11B 14 12 11,00 1 1 0,75 1 0 1,00 7 5 5,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 31 21 25,75 218,585 4038

103 171 KEVSER TEMÜROĞLU 11B 14 10 11,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 7 7 5,25 2 4 1,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 5 0 5,00 34 36 25,00 216,225 4103

104 98 ALİ BAYTÜRKMEN 11B 5 9 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 8 5 6,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 2 1,50 30 25 23,75 213,708 4179

105 162 NAZ KARADAŞ 11B 12 9 9,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 0 2,00 8 3 7,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 0 3,00 0 3 -0,75 29 21 23,75 212,508 4215

106 91 RAHİME DUMAN 11D 15 18 10,50 4 1 3,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 29 22 23,50 211,635 4233

107 225 MUHAMMED ZIBARO 11C 6 12 3,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 10 6,50 3 4 2,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 33 45 21,75 207,295 4329

108 112 CEREN ANAMUR 11C 14 9 11,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 27 20 22,00 207,113 4336

109 61 FAHRETTİN TIRTIR 11B 6 8 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 8 4 7,00 1 0 1,00 4 2 3,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 26 19 21,25 205,815 4366

110 51 ZEYNEP ÖZKAN 11A 12 13 8,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 4 4,00 2 3 1,25 1 1 0,75 2 2 1,50 27 23 21,25 205,128 4383

111 33 ERDEM ÇELİK 11A 3 1 2,75 8 5 6,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 23 11 20,25 203,525 4413

112 905 ÖMER CAN 11A 5 5 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 11 6 9,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 25 20 20,00 202,123 4445

113 472 İLAF CİSRİ 11B 8 12 5,00 11 7 9,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 3 3 2,25 27 28 20,00 201,990 4449

114 57 DURMUŞ SAĞDIÇ 11C 12 4 11,00 7 2 6,50 1 0 1,00 20 6 18,50 196,440 4606

115 210 ENVER K 11B 6 7 4,25 1 0 1,00 11 8 9,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 21 22 15,50 188,308 4793

116 69 EFE YALÇIN 11C 17 8 15,00 17 8 15,00 185,350 4868
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ EXTRA YKS 1. OTURUM - TYT 05 (KG00-SS.01DES25) 117 213 213 5826

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,41 12,40 17,31 3,24 0,88 3,02 1,55 1,23 1,24 2,32 1,05 2,06 3,25 0,53 3,12 9,09 4,03 8,08 2,53 0,79 2,33 1,65 1,53 1,27 2,41 0,84 2,20 2,27 0,85 2,05 48,72 24,13 42,68 264,740

Okul Ortalaması 18,82 11,91 15,84 2,87 0,87 2,65 1,16 0,86 0,95 2,11 0,79 1,91 3,12 0,38 3,02 7,50 4,63 6,34 1,45 0,88 1,23 1,38 2,18 0,84 1,99 0,93 1,76 1,78 1,09 1,50 42,18 24,52 36,04 248,980

KATILIMLAR

117 65 ATAY 11F 10 13 6,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 15 17 10,75 173,588 5100
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