
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SÖZEL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kilis MERKEZ Kilis  Lisesi Bilfen AYT Deneme Sınavı-3 3949 178 178 100

Ortalamalar
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 8.46 5.78 7.02 4.73 3.34 3.90 8.24 3.53 7.36 7.86 5.49 6.49 29.30 18.13 24.77 180.711 182.339 171.852
İl Ortalaması 3.44 1.59 3.05 1.39 0.57 1.25 14.92 5.39 13.57 15.18 9.37 12.84 34.93 16.92 30.70 211.412 182.578 144.856

Okul Ortalaması 5.19 2.50 4.57 2.17 0.90 1.95 11.11 5.19 9.81 12.15 8.49 10.03 30.62 17.08 26.35 191.620 175.655 151.522

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TDE-SOS. BİLİML SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 956 - ERKAM ŞEN 12 / E 32 7 30.25 26 8 24.00 3 3 2.25 0 0 0.00 61.00 18.00 56.50 138.783 228.960 298.512 35 1 1 1
2 616 - AZRA SU KARTAL 12 / E 30 8 28.00 23 6 21.50 3 2 2.50 1 0 1.00 57.00 16.00 53.00 142.611 223.575 279.024 79 2 2 2
3 418 - GİZEM 12 / E 32 8 30.00 21 8 19.00 7 8 5.00 0 0 0.00 60.00 24.00 54.00 147.073 235.575 277.200 86 3 3 3
4 219 - H BAŞOĞLU 12 / E 18 13 14.75 29 11 26.25 6 5 4.75 0 0 0.00 53.00 29.00 45.75 146.320 190.815 257.664 169 4 4 4
5 31 - BENGİSU DOĞAN 12 / D 18 20 13.00 25 11 22.25 12 8 10.00 11 21 5.75 66.00 60.00 51.00 179.061 202.890 236.592 359 6 6 5
6 645 - ELİF ZELZELE 12 / B 24 7 22.25 10 6 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 13.00 30.75 132.000 197.775 222.288 524 7 7 6
7 658 - ÖZGE ÖZORMAN 12 / E 31 7 29.25 0 0 0.00 6 4 5.00 0 0 0.00 37.00 11.00 34.25 147.073 234.315 220.752 554 8 8 7
8 608 - PERVİN KESMENOĞLU 12 / E 31 7 29.25 0 0 0.00 3 3 2.25 9 9 6.75 43.00 19.00 38.25 158.454 226.050 218.832 592 9 9 8
9 380 - AYSİMA GÜL 12 / E 29 4 28.00 0 0 0.00 30 1 29.75 0 0 0.00 59.00 5.00 57.75 221.686 306.840 216.240 635 10 10 9

10 647 - GÜLBAHAR YILDIRIM 12 / E 26 11 23.25 5 5 3.75 28 7 26.25 0 0 0.00 59.00 23.00 53.25 211.134 281.715 212.304 711 12 12 10
11 988 - MİYASE YAVUZ 12 / D 12 4 11.00 16 5 14.75 17 6 15.50 13 13 9.75 58.00 28.00 51.00 208.321 212.235 210.864 742 13 13 11
12 333 - KEVSER PATOĞLU 12 / E 29 10 26.50 0 0 0.00 18 8 16.00 0 0 0.00 47.00 18.00 42.50 180.234 258.975 210.480 757 14 14 12
13 496 - SILA ANTEPLİ 12 / E 26 6 24.50 0 0 0.00 26 0 26.00 0 0 0.00 52.00 6.00 50.50 210.381 286.095 205.488 872 15 15 13
14 293 - MERVE GÜNDÜZ 12 / D 10 5 8.75 11 0 11.00 15 6 13.50 19 12 16.00 55.00 23.00 49.25 219.853 201.480 193.824 1153 16 16 14
15 929 - EMİR EVRAN 12 / E 17 19 12.25 10 8 8.00 5 7 3.25 0 0 0.00 32.00 34.00 23.50 141.798 176.640 191.472 1219 17 17 15
16 654 - ALCELLAT 12 / C 10 6 8.50 11 5 9.75 8 9 5.75 15 11 12.25 44.00 31.00 36.25 186.042 174.855 187.920 1308 18 18 16
17 221 - OYA ŞAHAN 0 / 0 20 7 18.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 20.00 9.00 17.75 130.493 183.870 185.376 1367 19 19 17
18 666 - MERVE AKDEMİR 12 / E 19 9 16.75 0 0 0.00 24 1 23.75 0 0 0.00 43.00 10.00 40.50 203.598 254.865 182.112 1473 20 20 18
19 619 - ENES POLAT 12 / E 17 16 13.00 0 0 0.00 6 8 4.00 0 0 0.00 23.00 24.00 17.00 144.059 182.100 171.936 1730 21 21 19
20 474 - NAİLE BAĞCI 12 / E 18 19 13.25 0 0 0.00 1 6 -0.50 0 0 0.00 19.00 25.00 12.75 130.493 170.850 170.112 1782 23 23 20
21 567 - ALİ KARADEMİR 12 / A 7 7 5.25 7 4 6.00 5 1 4.75 5 2 4.50 24.00 14.00 20.50 159.709 162.390 165.648 1897 25 25 21
22 410 - TALHA 12 / E 14 15 10.25 0 0 0.00 2 4 1.00 0 0 0.00 16.00 19.00 11.25 135.015 166.845 163.824 1941 26 26 22
23 635 - SELO 12 / C 10 3 9.25 0 2 -0.50 6 4 5.00 12 9 9.75 28.00 18.00 23.50 176.222 174.525 159.504 2043 27 27 23
24 677 - A CEYDA KARA 12 / D 5 3 4.25 5 1 4.75 13 8 11.00 11 12 8.00 34.00 24.00 28.00 188.611 178.665 157.920 2081 28 28 24
25 140 - İBRAHİM ÇELİK 12 / E 10 4 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 4.00 9.00 132.000 159.540 157.920 2081 28 28 24
26 661 - MÜRDİA BAYSAL 12 / D 0 0 0.00 9 2 8.50 15 7 13.25 18 14 14.50 42.00 23.00 36.25 215.442 172.545 156.480 2112 30 30 26
27 637 - SUDE YENİ 12 / C 11 18 6.50 0 0 0.00 11 4 10.00 8 11 5.25 30.00 33.00 21.75 178.096 182.370 151.776 2219 31 31 27
28 601 - ŞEYDA ALİOĞLU 12 / B 4 6 2.50 5 8 3.00 6 17 1.75 6 23 0.25 21.00 54.00 7.50 138.299 142.635 146.496 2339 33 33 28
29 618 - CEREN KORKUTAN 12 / B 3 1 2.75 2 0 2.00 11 7 9.25 16 8 14.00 32.00 16.00 28.00 201.973 168.720 145.680 2354 34 34 29
30 0 - F ESMA KAPLAN 12 / D 2 0 2.00 1 0 1.00 20 7 18.25 12 17 7.75 35.00 24.00 29.00 210.335 193.965 141.600 2433 37 37 30
31 638 - MUHAMMED SERSEM 12 / C 1 0 1.00 1 0 1.00 3 10 0.50 9 18 4.50 14.00 28.00 7.00 146.388 136.590 138.720 2484 39 39 31
32 644 - TUĞÇE ALICIĞ LU 12 / C 2 0 2.00 0 0 0.00 14 6 12.50 11 13 7.75 27.00 19.00 22.25 192.874 176.370 137.760 2499 40 40 32
33 591 - ELİF 12 / A 1 0 1.00 0 0 0.00 10 1 9.75 11 5 9.75 22.00 6.00 20.50 190.796 165.195 135.840 2539 42 42 33
34 626 - ENES KARAKURT 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 16 4 15.00 18 8 16.00 34.00 12.00 31.00 225.011 177.900 132.000 2598 43 43 34
35 642 - VAKIF 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.25 6 21 0.75 9.00 24.00 3.00 141.025 138.885 132.000 2598 43 43 34
36 607 - RESUL KURT 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 8 11.00 12 4 11.00 25.00 12.00 22.00 198.089 165.660 132.000 2598 43 43 34
37 627 - MUHAMMED KURT 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 5 14 1.50 27 10 24.50 32.00 24.00 26.00 210.191 136.590 132.000 2598 43 43 34
38 0 - DAMLA E 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 15 4 14.00 20 10 17.50 35.00 14.00 31.50 226.353 174.840 132.000 2598 43 43 34
39 274 - CEREN ALDAŞ 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 8 2 7.50 18 11 15.25 26.00 13.00 22.75 200.032 154.950 132.000 2598 43 43 34
40 655 - ÖKKEŞ KIRMIZIKAYA 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 12 7.00 10.00 12.00 7.00 153.266 132.000 132.000 2598 43 43 34
41 702 - MUSTAFA ÖZKAN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 21 2 20.50 34 6 32.50 55.00 8.00 53.00 291.429 194.730 132.000 2598 43 43 34
42 610 - KADİR ÇETİN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 15 4 14.00 15 9 12.75 30.00 13.00 26.75 212.386 174.840 132.000 2598 43 43 34
43 612 - DURAN AKAR 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 2 12.50 18 5 16.75 31.00 7.00 29.25 219.208 170.250 132.000 2598 43 43 34
44 629 - SADIK KORKUT 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 2.50 3 2 2.50 7.00 8.00 5.00 146.587 139.650 132.000 2598 43 43 34
45 574 - HİLAL DEMİR 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 6 3 5.25 8 8 6.00 14.00 11.00 11.25 165.892 148.065 132.000 2598 43 43 34
46 605 - BEDİRHAN KAYABAŞ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 19 5 17.75 18 15 14.25 37.00 20.00 32.00 227.984 186.315 132.000 2598 43 43 34
47 374 - RABİA AKÇAY 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 16 6 14.50 13 20 8.00 29.00 26.00 22.50 199.290 176.370 132.000 2598 43 43 34
48 603 - ALPEREN YETİM 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 12 3 11.25 12 13 8.75 24.00 16.00 20.00 191.416 166.425 132.000 2598 43 43 34
49 646 - DAMLA DEMİR 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 14 6 12.50 15 10 12.50 29.00 16.00 25.00 207.413 170.250 132.000 2598 43 43 34
50 632 - GZY 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 9 5 7.75 13 19 8.25 22.00 24.00 16.00 179.710 155.715 132.000 2598 43 43 34
51 56 - SONGÜL KURŞUNOĞLU 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 18 11 15.25 27 11 24.25 45.00 22.00 39.50 249.856 178.665 132.000 2598 43 43 34
52 639 - İLKNUR KARACA 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 14 6 12.50 20 9 17.75 34.00 15.00 30.25 222.918 170.250 132.000 2598 43 43 34
53 0 - SENA 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 12 2 11.50 11 8 9.00 23.00 10.00 20.50 194.020 167.190 132.000 2598 43 43 34
54 631 - CAN 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 3 4.25 5.00 3.00 4.25 144.621 132.000 132.000 2598 43 43 34
55 651 - GİZEM OYLUMLU 12 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 14 3 13.25 11 14 7.50 25.00 17.00 20.75 194.366 172.545 132.000 2598 43 43 34
56 633 - ZEYNEP NAZ ÇİMEN 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 11 7 9.25 23 12 20.00 34.00 19.00 29.25 219.974 160.305 132.000 2598 43 43 34
57 0 - BEYZA SELLÜM 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 6.00 14 12 11.00 22.00 20.00 17.00 183.270 150.360 132.000 2598 43 43 34
58 493 - ASİYE ASLAN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 12 10 9.50 13 10 10.50 25.00 20.00 20.00 192.093 161.070 132.000 2598 43 43 34
59 0 - MELİKE SUDE GÖK 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 1.50 15 8 13.00 19.00 18.00 14.50 176.362 136.590 132.000 2598 43 43 34
60 516 - EBRAL 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 15 6 13.50 15 11 12.25 30.00 17.00 25.75 209.977 173.310 132.000 2598 43 43 34
61 340 - ZEHRA OKUYUCU 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 20 5 18.75 10 9 7.75 30.00 14.00 26.50 211.206 189.375 132.000 2598 43 43 34
62 165 - HATİCE YABANCI 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 11 7 9.25 20 11 17.25 31.00 18.00 26.50 211.710 160.305 132.000 2598 43 43 34
63 384 - ALEYNA KARA 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 9 18 4.50 19 11 16.25 28.00 29.00 20.75 194.952 145.770 132.000 2598 43 43 34
64 589 - RÜMEYSA ÖZÇALICI 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 1 9.75 14 7 12.25 24.00 8.00 22.00 198.355 161.835 132.000 2598 43 43 34
65 560 - SELİM 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 5 11 2.25 19 9 16.75 24.00 20.00 19.00 189.580 138.885 132.000 2598 43 43 34
66 577 - AYŞENUR TONGA 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 19 2 18.50 13 9 10.75 32.00 11.00 29.25 219.739 188.610 132.000 2598 43 43 34
67 287 - Z İSA 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 37 2 36.50 35 5 33.75 72.00 7.00 70.25 343.506 243.690 132.000 2598 43 43 34
68 625 - ELİF HALICIOĞLU 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 16 3 15.25 17 11 14.25 33.00 14.00 29.50 220.066 178.665 132.000 2598 43 43 34
69 662 - NAZ 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 20 5 18.75 23 8 21.00 43.00 13.00 39.75 251.942 189.375 132.000 2598 43 43 34
70 670 - AYŞE ERÖZCAN 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 14 9 11.75 23.00 17.00 18.75 187.955 153.420 132.000 2598 43 43 34
71 505 - SAİD EMRE 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 9 11 6.25 13 12 10.00 22.00 23.00 16.25 180.250 151.125 132.000 2598 43 43 34
72 671 - CUD R DVAN 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 14 4 13.00 9 6 7.50 23.00 10.00 20.50 193.422 171.780 132.000 2598 43 43 34
73 906 - FURKAN ŞIKOĞLU 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 0.00 17 17 12.75 18.00 21.00 12.75 169.927 132.000 132.000 2598 43 43 34
74 0 - DİLA AYK 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 6 3 5.25 10 11 7.25 16.00 14.00 12.50 169.735 148.065 132.000 2598 43 43 34
75 288 - BERKAN PALTA 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 0.00 10 23 4.25 11.00 27.00 4.25 145.003 132.000 132.000 2598 43 43 34
76 660 - MENDER GENCOGLU 12 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 5 2 4.50 18 18 13.50 23.00 20.00 18.00 186.053 145.770 132.000 2598 43 43 34
77 486 - İREM AKPOLAT 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 7 1 6.75 11 4 10.00 18.00 5.00 16.75 181.694 152.655 132.000 2598 43 43 34
78 551 - AYSU KIRICI 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 13 0 13.00 12 3 11.25 25.00 3.00 24.25 205.396 171.780 132.000 2598 43 43 34
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79 343 - BERFİN BİRİNCİ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 11 8 9.00 5 20 0.00 16.00 28.00 9.00 158.877 159.540 132.000 2598 43 43 34
80 600 - ZEYNEP SARIYILDIZ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 4 12.00 16 5 14.75 29.00 9.00 26.75 212.887 168.720 132.000 2598 43 43 34
81 701 - HÜLYA ÖZTÜRK 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 16 4 15.00 16 3 15.25 32.00 7.00 30.25 223.468 177.900 132.000 2598 43 43 34
82 298 - DUYGU 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 24 8 22.00 30 10 27.50 54.00 18.00 49.50 280.260 199.320 132.000 2598 43 43 34
83 0 - HAMZA KURTOĞLU 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 20 10 17.50 29.00 18.00 24.50 206.332 153.420 132.000 2598 43 43 34
84 623 - AYŞENUR KUŞ 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 1 8.75 17 11 14.25 26.00 12.00 23.00 200.535 158.775 132.000 2598 43 43 34
85 617 - BURAK ŞARMAN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 8 7.00 18 15 14.25 27.00 23.00 21.25 195.259 153.420 132.000 2598 43 43 34
86 614 - NİSA SVSC 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 9 2 8.50 14 5 12.75 23.00 7.00 21.25 195.424 158.010 132.000 2598 43 43 34
87 606 - SUDE ÖZDEMİR 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 11 3 10.25 11 8 9.00 22.00 11.00 19.25 189.870 163.365 132.000 2598 43 43 34
88 597 - MUHAMMET KERKÜT 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 8 11.00 15 8 13.00 28.00 16.00 24.00 204.238 165.660 132.000 2598 43 43 34
89 429 - İLKAY ASLAN 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 16 4 15.00 9 6 7.50 25.00 10.00 22.50 199.769 177.900 132.000 2598 43 43 34
90 609 - EZGİ BULUT 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 17 3 16.25 14 7 12.25 31.00 10.00 28.50 217.950 181.725 132.000 2598 43 43 34
91 584 - NİLÜFER N K 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 4 2 3.50 5 5 3.75 9.00 7.00 7.25 154.017 142.710 132.000 2598 43 43 34
92 596 - KEREM YOLCU 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 7 6.25 17 3 16.25 25.00 10.00 22.50 199.656 151.125 132.000 2598 43 43 34
93 334 - OZAN OĞUZBİR 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 11 7.25 19 11 16.25 29.00 22.00 23.50 203.243 154.185 132.000 2598 43 43 34
94 697 - YİĞİT KARADAŞ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 6.00 10 5 8.75 18.00 13.00 14.75 176.035 150.360 132.000 2598 43 43 34
95 463 - AZİZE UYGUR 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 10 7 8.25 13 12 10.00 23.00 19.00 18.25 187.360 157.245 132.000 2598 43 43 34
96 590 - ÇAĞRI GÜNEŞ 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 9 1 8.75 11 2 10.50 20.00 3.00 19.25 189.705 158.775 132.000 2598 43 43 34
97 470 - PINAR YRTC 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 13 5 11.75 11 16 7.00 24.00 21.00 18.75 188.561 167.955 132.000 2598 43 43 34
98 292 - İREM ÜZÜMBALI 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 28 1 27.75 31 3 30.25 59.00 4.00 58.00 305.858 216.915 132.000 2598 43 43 34
99 586 - NİSA ÖZKAN 12 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 8 9 5.75 17 15 13.25 25.00 24.00 19.00 189.943 149.595 132.000 2598 43 43 34

100 620 - KÜBRA OVA 12 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 13 6 11.50 11 7 9.25 24.00 13.00 20.75 194.343 167.190 132.000 2598 43 43 34


