
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ 10.SINIF 2.DENEME 118 220 220 3078

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,98 10,23 10,43 4,57 3,54 3,69 2,98 3,53 2,10 2,73 1,26 2,41 3,47 0,96 3,23 5,73 5,52 4,35 2,78 3,54 1,90 1,88 2,67 1,22 3,56 2,91 2,83 40,68 34,16 32,16 237,530

Okul Ortalaması 16,70 8,38 14,61 5,89 2,66 5,22 2,93 2,89 2,21 3,56 0,81 3,36 3,90 0,75 3,71 9,09 6,14 7,56 4,05 3,86 3,08 2,27 2,90 1,55 6,09 2,29 5,52 54,48 30,68 46,82 281,250

KATILIMLAR

1 908 LEMA MUHAMMED 10C 28 2 27,50 6 3 5,25 2 0 2,00 4 0 4,00 4 1 3,75 23 1 22,75 6 4 5,00 5 4 4,00 9 1 8,75 87 16 83,00 388,633 64

2 737 SELİM KOYUNCU 10B 19 9 16,75 8 2 7,50 7 1 6,75 3 1 2,75 4 0 4,00 23 4 22,00 7 2 6,50 7 3 6,25 6 2 5,50 84 24 78,00 375,021 93

3 768 REŞİT TİLKİ 10E 25 3 24,25 8 2 7,50 6 4 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 18 8 16,00 8 2 7,50 6 4 5,00 8 2 7,50 84 27 77,25 371,861 106

4 779 ABDULLAH SANCAKTAR 10D 19 7 17,25 10 0 10,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 3 16,25 7 1 6,75 5 3 4,25 10 0 10,00 79 17 74,75 365,296 123

5 710 NAZLI GÜL 10E 25 5 23,75 9 1 8,75 6 3 5,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 9 9,75 8 2 7,50 3 7 1,25 9 1 8,75 81 29 73,75 361,305 136

6 713 FATMA NUR BAĞCI 10B 26 4 25,00 7 3 6,25 6 2 5,50 4 1 3,75 5 0 5,00 14 4 13,00 4 5 2,75 6 4 5,00 8 2 7,50 80 25 73,75 361,053 139

7 821 İSMAİL ÇEKİÇ 10B 23 6 21,50 10 0 10,00 3 5 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 16 3 15,25 6 4 5,00 3 2 2,50 9 1 8,75 78 22 72,50 357,790 156

8 722 BUĞRA SAKALISARI 10C 21 9 18,75 8 2 7,50 6 3 5,25 4 1 3,75 2 3 1,25 16 10 13,50 8 2 7,50 5 5 3,75 10 0 10,00 80 35 71,25 354,590 169

9 728 BEYZA NUR GÜLTEKİN 10A 24 4 23,00 9 0 9,00 6 0 6,00 4 1 3,75 5 0 5,00 7 6 5,50 5 1 4,75 4 4 3,00 10 0 10,00 74 16 70,00 350,140 190

10 723 SENA ABDULLAH 10E 19 6 17,50 7 1 6,75 8 0 8,00 4 0 4,00 4 1 3,75 9 5 7,75 8 1 7,75 4 0 4,00 10 0 10,00 73 14 69,50 349,512 193

11 726 İREM BOYUNEĞMEZ 10A 22 8 20,00 6 4 5,00 5 5 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 3 10,25 7 3 6,25 6 3 5,25 10 0 10,00 76 27 69,25 348,426 198

12 714 ZEYNEP YILDIZ 10A 24 1 23,75 8 1 7,75 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 4 3 3,25 6 2 5,50 8 1 7,75 71 14 67,50 342,478 233

13 780 ELBERA ELRAHMO 10D 15 8 13,00 9 1 8,75 4 2 3,50 2 2 1,50 4 1 3,75 20 4 19,00 6 2 5,50 4 3 3,25 8 0 8,00 72 23 66,25 340,128 243

14 377 BELSEM  ELÖMER 10B 18 10 15,50 8 2 7,50 5 3 4,25 3 2 2,50 4 1 3,75 17 5 15,75 7 2 6,50 4 5 2,75 8 1 7,75 74 31 66,25 339,813 246

15 755 EGE ÖZER 10C 20 9 17,75 7 3 6,25 3 5 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 14 9 11,75 8 2 7,50 4 4 3,00 9 0 9,00 74 32 66,00 338,869 251

16 711 MERYEM SAVAŞ 10E 17 7 15,25 9 0 9,00 8 0 8,00 4 0 4,00 4 1 3,75 10 6 8,50 5 4 4,00 4 5 2,75 10 0 10,00 71 23 65,25 336,829 263

17 766 İLKNUR KARAŞEYHO 10B 17 9 14,75 6 4 5,00 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 14 13 10,75 6 3 5,25 7 2 6,50 10 0 10,00 74 37 64,75 335,591 271

18 718 ELİF AĞCABAY 10B 21 9 18,75 6 4 5,00 6 1 5,75 4 0 4,00 4 1 3,75 15 5 13,75 4 6 2,50 6 4 5,00 7 3 6,25 73 33 64,75 334,751 279

19 858 YUNUS ARSLAN 10B 1 0 1,00 8 2 7,50 6 3 5,25 3 2 2,50 4 1 3,75 25 3 24,25 7 3 6,25 7 1 6,75 7 2 6,50 68 17 63,75 334,283 284

20 800 MUHAMMET DEMİRBAŞ 10C 20 10 17,50 9 1 8,75 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 17 5 15,75 3 6 1,50 3 6 1,50 8 1 7,75 73 34 64,50 334,042 286

21 828 ZEYNEP GÜLÜŞ ŞAHİN 10C 23 7 21,25 8 2 7,50 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 11 5 9,75 6 1 5,75 1 1 0,75 8 2 7,50 70 23 64,25 332,933 288

22 786 KEVSER KUTAY 10E 23 5 21,75 6 2 5,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 8 2 7,50 2 5 0,75 9 1 8,75 70 25 63,75 331,485 298

23 963 EYLÜL ALPBİLGE 10B 20 8 18,00 9 1 8,75 6 0 6,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 4 8,00 4 3 3,25 2 3 1,25 9 0 9,00 68 20 63,00 329,578 311

24 748 MELİSA KORKUT 10D 17 4 16,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 22 2 21,50 2 4 1,00 2 4 1,00 9 1 8,75 65 18 60,50 322,213 374

25 735 İLAYDA ODUNCU 10D 21 8 19,00 5 5 3,75 5 3 4,25 5 0 5,00 2 3 1,25 16 9 13,75 4 5 2,75 3 6 1,50 9 1 8,75 70 40 60,00 320,410 389

26 897 EBRU GÜÇLÜ 10E 20 4 19,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 10 4 9,00 7 3 6,25 6 2 5,50 9 1 8,75 62 17 57,75 313,947 429

27 855 MELİH DEMİR 10B 16 7 14,25 10 0 10,00 2 5 0,75 4 0 4,00 4 1 3,75 11 4 10,00 4 3 3,25 3 1 2,75 9 1 8,75 63 22 57,50 313,583 432

28 867 RİNDE ELBARRİ 10D 15 7 13,25 8 2 7,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 13 2 12,50 4 4 3,00 1 2 0,50 10 0 10,00 62 20 57,00 312,160 447

29 761 EMİNE YILDIZ 10B 17 10 14,50 6 2 5,50 4 3 3,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 10 8,50 6 2 5,50 2 2 1,50 9 1 8,75 64 31 56,25 309,833 464
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Genel Ortalama 12,98 10,23 10,43 4,57 3,54 3,69 2,98 3,53 2,10 2,73 1,26 2,41 3,47 0,96 3,23 5,73 5,52 4,35 2,78 3,54 1,90 1,88 2,67 1,22 3,56 2,91 2,83 40,68 34,16 32,16 237,530

Okul Ortalaması 16,70 8,38 14,61 5,89 2,66 5,22 2,93 2,89 2,21 3,56 0,81 3,36 3,90 0,75 3,71 9,09 6,14 7,56 4,05 3,86 3,08 2,27 2,90 1,55 6,09 2,29 5,52 54,48 30,68 46,82 281,250

KATILIMLAR

30 724 NİSANUR SÜRÜCÜ 10D 18 10 15,50 8 2 7,50 1 7 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 10 7,50 7 3 6,25 4 5 2,75 10 0 10,00 66 39 56,25 309,833 464

31 740 GÜLAY OKKİPRİK 10A 20 7 18,25 5 4 4,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 10 4,50 4 5 2,75 5 2 4,50 10 0 10,00 64 31 56,25 309,405 468

32 732 ESRA İBİŞ 10D 21 6 19,50 6 2 5,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 7 10 4,50 4 4 3,00 5 2 4,50 9 0 9,00 62 26 55,50 306,958 487

33 749 ECRİN YAĞLIOĞLU 10E 20 2 19,50 3 1 2,75 3 1 2,75 15 6 13,50 7 3 6,25 3 5 1,75 9 1 8,75 60 19 55,25 306,217 493

34 725 YUSUF KRKLC 10A 21 8 19,00 5 5 3,75 6 3 5,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 11 6,25 4 5 2,75 4 3 3,25 6 4 5,00 65 39 55,25 306,052 495

35 0 SÜMEYRA DAĞLI 10D 21 7 19,25 8 2 7,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 1 4 0,00 14 10 11,50 4 6 2,50 5 5 3,75 8 2 7,50 65 42 54,50 303,875 518

36 743 MUHAMMED ŞAHİN 10E 19 7 17,25 7 1 6,75 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 9 3 8,25 3 4 2,00 1 2 0,50 7 2 6,50 59 20 54,00 302,442 525

37 717 AZİZ PATOGLU 10C 22 7 20,25 9 1 8,75 2 7 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 13 12 10,00 3 7 1,25 3 5 1,75 5 3 4,25 65 44 54,00 301,982 528

38 585 HAKAN FAKI 10E 16 12 13,00 6 3 5,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 8 13,00 5 2 4,50 5 1 4,75 4 2 3,50 62 34 53,50 301,641 533

39 793 MAHMUT BURAK SEVEN 10A 15 12 12,00 8 2 7,50 3 5 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 14 8 12,00 5 3 4,25 3 5 1,75 6 3 5,25 63 39 53,25 300,960 543

40 826 BİLAL KURUCU 10E 20 7 18,25 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 10 4 9,00 3 5 1,75 0 2 -0,50 7 2 6,50 58 27 51,25 293,995 613

41 747 BUĞRA TÜRKOĞLU 10A 11 12 8,00 7 3 6,25 6 3 5,25 3 1 2,75 4 1 3,75 16 12 13,00 5 5 3,75 2 6 0,50 8 2 7,50 62 45 50,75 293,985 614

42 736 MİRAÇ AKSOY 10A 19 9 16,75 4 6 2,50 6 2 5,50 4 0 4,00 5 0 5,00 10 8 8,00 4 5 2,75 4 3 3,25 4 6 2,50 60 39 50,25 291,214 644

43 715 ALPEREN YOLCUSOY 10A 16 13 12,75 7 3 6,25 2 6 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 14 8 12,00 5 4 4,00 3 5 1,75 7 3 6,25 60 43 49,25 288,868 676

44 759 NİSA YENİCİ 10D 20 8 18,00 7 3 6,25 3 3 2,25 4 1 3,75 3 2 2,50 9 4 8,00 4 4 3,00 0 4 -1,00 7 1 6,75 57 30 49,50 288,807 678

45 783 İ METİN AKSOY 10A 14 10 11,50 9 1 8,75 2 4 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 6 8,50 3 4 2,00 1 2 0,50 7 2 6,50 56 29 48,75 287,408 696

46 721 SUDE AKTAŞ 10C 17 12 14,00 8 2 7,50 4 3 3,25 4 1 3,75 4 1 3,75 7 8 5,00 3 3 2,25 1 2 0,50 9 1 8,75 57 33 48,75 287,183 699

47 720 NUR ELHAMED 10B 16 7 14,25 5 5 3,75 4 4 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 6 2,50 5 4 4,00 3 3 2,25 10 0 10,00 56 30 48,50 286,589 702

48 788 HİLMİ ERKAN 10C 19 7 17,25 6 4 5,00 3 5 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 10 9,50 3 6 1,50 2 5 0,75 5 5 3,75 59 42 48,50 285,789 715

49 729 YUSUF KORKMAZ 10D 25 4 24,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 3 4 2,00 2 5 0,75 7 3 6,25 55 25 48,75 285,783 716

50 777 ZEYNEP KILCI 10E 12 5 10,75 1 1 0,75 21 5 19,75 6 4 5,00 4 4 3,00 9 1 8,75 53 20 48,00 285,561 718

51 816 ALİ ERYILMAZ 10E 21 3 20,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 13 6 11,50 6 4 5,00 1 4 0,00 7 1 6,75 53 20 48,00 284,126 731

52 734 NİSA KUVET 10A 12 14 8,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 0 3,00 3 2 2,50 19 8 17,00 4 3 3,25 4 3 3,25 8 1 7,75 56 35 47,25 283,499 737

53 430 FADİME GÖK 10D 17 7 15,25 5 4 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 9 6 7,50 3 1 2,75 3 0 3,00 7 1 6,75 52 19 47,25 282,551 750

54 378 BERK*  TEMÜROĞLU 10C 19 6 17,50 2 4 1,00 2 4 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 5 6,75 4 5 2,75 3 1 2,75 7 1 6,75 54 27 47,25 282,249 759

55 866 ADEM BERKCAN 10E 11 8 9,00 5 3 4,25 2 5 0,75 3 1 2,75 5 0 5,00 11 5 9,75 5 2 4,50 5 1 4,75 6 2 5,50 53 27 46,25 280,448 788

56 809 HÜLYA ŞERBETÇİ 10D 19 9 16,75 6 3 5,25 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 8 5 6,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 7 2 6,50 55 34 46,50 279,902 795

57 716 K SENA HASIRCI 10B 19 8 17,00 7 2 6,50 5 3 4,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 3 5 1,75 2 5 0,75 5 5 3,75 55 34 46,50 279,819 796

58 813 ALİ VAKKAS 10C 18 7 16,25 5 5 3,75 2 6 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 12 8 10,00 3 6 1,50 2 4 1,00 6 3 5,25 56 40 46,00 278,474 814
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Genel Ortalama 12,98 10,23 10,43 4,57 3,54 3,69 2,98 3,53 2,10 2,73 1,26 2,41 3,47 0,96 3,23 5,73 5,52 4,35 2,78 3,54 1,90 1,88 2,67 1,22 3,56 2,91 2,83 40,68 34,16 32,16 237,530

Okul Ortalaması 16,70 8,38 14,61 5,89 2,66 5,22 2,93 2,89 2,21 3,56 0,81 3,36 3,90 0,75 3,71 9,09 6,14 7,56 4,05 3,86 3,08 2,27 2,90 1,55 6,09 2,29 5,52 54,48 30,68 46,82 281,250

KATILIMLAR

59 773 SAMİ CİNOĞLU 10A 14 4 13,00 22 3 21,25 8 1 7,75 2 2 1,50 3 3 2,25 49 13 45,75 278,295 816

60 770 ŞENNUR YILDIRIM 10B 23 6 21,50 3 5 1,75 3 3 2,25 4 1 3,75 4 1 3,75 9 8 7,00 4 3 3,25 1 4 0,00 3 2 2,50 54 33 45,75 276,960 841

61 782 EZGİ NAZ ASLAN 10A 16 13 12,75 5 5 3,75 4 6 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 10 10 7,50 4 6 2,50 10 0 10,00 56 43 45,25 276,864 845

62 970 CELAL KURT 10C 16 12 13,00 8 2 7,50 2 4 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 7 4,25 3 4 2,00 1 1 0,75 9 0 9,00 53 32 45,00 276,050 855

63 760 LEY A CANARSLAN 10C 21 5 19,75 7 1 6,75 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 6 2 5,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 48 12 45,00 274,923 865

64 836 EREN GÜLTEKİN 10D 19 10 16,50 8 2 7,50 4 4 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 7 2,25 3 5 1,75 2 5 0,75 6 4 5,00 54 39 44,25 273,171 894

65 797 FİRDEVS 10B 17 10 14,50 7 3 6,25 4 3 3,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 10 0,50 5 5 3,75 3 4 2,00 8 2 7,50 54 40 44,00 272,909 896

66 833 ELİF ELMALI 10C 20 6 18,50 8 1 7,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 3 4,25 7 1 6,75 48 15 44,25 272,881 897

67 784 SARIKEKİLLİ FEVZİYE 10B 17 13 13,75 5 4 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 10 1 9,75 3 6 1,50 2 4 1,00 7 3 6,25 52 34 43,50 271,324 910

68 898 RESUL YOLMACI 10E 19 7 17,25 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 5 3 4,25 5 0 5,00 3 7 1,25 51 31 43,25 270,187 930

69 767 SEDRA ELRECEP 10E 11 9 8,75 3 3 2,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 4 6,00 5 2 4,50 4 3 3,25 7 2 6,50 49 26 42,50 269,188 937

70 750 KEVSER DELİÇAY 10C 16 9 13,75 5 4 4,00 2 6 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 11 3 10,25 3 4 2,00 3 5 1,75 4 5 2,75 52 37 42,75 268,979 940

71 792 SİNAN CIRNAVUK 10C 17 12 14,00 8 2 7,50 5 3 4,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 4 2,00 6 2 5,50 49 26 42,50 268,235 949

72 859 MEHMET ALİ ERTEKİN 10C 21 7 19,25 6 4 5,00 5 4 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 9 0,75 1 8 -1,00 5 3 4,25 3 6 1,50 53 42 42,50 267,443 960

73 758 CEREN YAPRAK 10A 16 14 12,50 7 3 6,25 4 5 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 12 3,00 5 5 3,75 2 7 0,25 6 4 5,00 54 51 41,25 264,733 993

74 733 ZEHRA ALKAYARİ  9E 15 10 12,50 4 6 2,50 5 3 4,25 3 0 3,00 5 0 5,00 10 9 7,75 2 7 0,25 2 6 0,50 6 2 5,50 52 43 41,25 264,623 995

75 709 ELİF MÜLAYİM 10E 18 10 15,50 8 2 7,50 3 5 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 4 4,00 2 7 0,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 50 35 41,25 264,123 1009

76 815 EGE KARSAL 10E 20 7 18,25 8 2 7,50 2 7 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 0 2 -0,50 5 4 4,00 48 28 41,00 263,014 1025

77 791 EMİNE VURAL 10E 16 14 12,50 9 1 8,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 4 5 2,75 0 4 -1,00 8 2 7,50 50 38 40,50 262,488 1028

78 798 TACEDDİN AASHOUR 10B 16 10 13,50 5 3 4,25 3 6 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 5 4,75 6 2 5,50 1 3 0,25 4 3 3,25 48 33 39,75 260,094 1061

79 730 HALİL 10A 6 7 4,25 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 16 7 14,25 5 1 4,75 1 1 0,75 4 2 3,50 44 21 38,75 258,290 1081

80 864 MERVE EKİNCİLER 10E 19 11 16,25 4 6 2,50 3 6 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 9 1,75 4 3 3,25 1 4 0,00 7 2 6,50 50 43 39,25 258,263 1082

81 856 EDA NUR YILMAZ 10C 16 7 14,25 8 2 7,50 5 4 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 8 3,00 3 5 1,75 1 6 -0,50 3 6 1,50 49 39 39,25 258,243 1083

82 764 HAKAN GÜLPAYAM 10A 18 4 17,00 9 1 8,75 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 5 4 4,00 47 31 39,25 257,926 1090

83 769 HAMİYET KOYUNCU 10D 9 4 8,00 3 4 2,00 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 11 6 9,50 4 2 3,50 0 3 -0,75 9 1 8,75 45 25 38,75 257,903 1091

84 1993 UĞUR MUMCU 10B 7 11 4,25 6 4 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 14 4 13,00 3 7 1,25 3 1 2,75 4 4 3,00 47 36 38,00 255,956 1120

85 794 İPEK İFRAZLI 10D 16 7 14,25 4 4 3,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 8 8 6,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 4 3 3,25 47 36 38,00 254,506 1143

86 874 MURAT EFE GEZER 10C 20 10 17,50 5 1 4,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 1 5,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 44 25 37,75 253,342 1154

87 904 M EYÜP DAĞLIOĞLU 10B 8 8 6,00 6 4 5,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 14 7 12,25 4 6 2,50 4 2 3,50 44 29 36,75 251,931 1174

                                                3 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ 10.SINIF 2.DENEME 118 220 220 3078

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,98 10,23 10,43 4,57 3,54 3,69 2,98 3,53 2,10 2,73 1,26 2,41 3,47 0,96 3,23 5,73 5,52 4,35 2,78 3,54 1,90 1,88 2,67 1,22 3,56 2,91 2,83 40,68 34,16 32,16 237,530
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88 870 MERT ERKEN 10D 21 6 19,50 6 2 5,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 1 5 -0,25 43 24 37,00 250,707 1195

89 382 SİRAÇ SABAH 10A 11 11 8,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 15 11 12,25 5 2 4,50 1 0 1,00 4 1 3,75 43 30 35,50 248,011 1231

90 774 RABİA ŞEN 10A 8 9 5,75 4 4 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 8 8 6,00 4 5 2,75 1 0 1,00 8 1 7,75 43 31 35,25 247,674 1240

91 579 AYŞENUR COŞKUN 10E 16 11 13,25 8 2 7,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 8 -1,00 4 4 3,00 4 3 3,25 42 29 34,75 244,986 1279

92 973 KAMİL TUT 10A 16 12 13,00 5 5 3,75 4 3 3,25 3 2 2,50 5 0 5,00 8 9 5,75 4 5 2,75 0 6 -1,50 2 7 0,25 47 49 34,75 244,829 1284

93 854 SUZAN AĞARMIŞGÜN 10E 22 8 20,00 5 5 3,75 4 5 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 10 -0,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 5 0,75 45 44 34,00 241,624 1343

94 789 MUHAMMET ALİ TURGUT 10A 12 10 9,50 6 4 5,00 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 2 3,50 4 4 3,00 4 3 3,25 39 26 32,50 238,710 1396

95 820 SUDE DEVECİOĞLU 10C 19 11 16,25 4 6 2,50 4 6 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 5 -0,25 2 7 0,25 0 4 -1,00 5 5 3,75 44 45 32,75 238,454 1400

96 473 MERT ALİ MINTIŞ 10A 10 7 8,25 9 1 8,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 4 2,00 2 2 1,50 36 16 32,00 237,260 1417

97 900 ZİLAN 10A 18 12 15,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 9 2,75 4 6 2,50 0 3 -0,75 4 4 3,00 43 43 32,25 237,184 1420

98 0 İDİL CEMRE BİLECEN 10A 19 11 16,25 3 6 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 9 2,75 3 7 1,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 43 43 32,25 236,971 1426

99 708 TUANA TÜRKAY 10E 10 2 9,50 4 1 3,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 2 6 0,50 6 2 5,50 3 4 2,00 2 4 1,00 37 21 31,75 236,546 1435

100 806 SUDE  ALDIZ 10C 15 11 12,25 5 4 4,00 3 4 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 7 1,25 3 6 1,50 2 3 1,25 3 5 1,75 42 42 31,50 235,277 1455

101 807 NUR KARAPINAR 10C 17 12 14,00 8 2 7,50 4 5 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 2 7 0,25 42 43 31,25 234,198 1473

102 411 SAMET DOĞAN 10A 14 11 11,25 5 4 4,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 5 3,75 1 4 0,00 4 2 3,50 39 32 31,00 234,014 1479

103 835 AHMET ÖZYILDIZ 10E 14 15 10,25 6 4 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 5 0 5,00 9 13 5,75 40 36 31,00 233,854 1485

104 790 AYŞE DEMİR 10D 13 11 10,25 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 4 2,00 1 2 0,50 10 0 10,00 36 21 30,75 233,602 1491

105 785 KEMAL FUAT KARAKUŞ 10D 12 4 11,00 9 1 8,75 2 4 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 2 1 1,75 36 23 30,25 231,552 1529

106 0 ELA CELİL   17 12 14,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 3 7 1,25 0 3 -0,75 4 4 3,00 40 42 29,50 228,997 1576

107 868 CAN ÇETİN 10D 9 11 6,25 9 1 8,75 4 2 3,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 4 1,00 3 5 1,75 2 2 1,50 0 6 -1,50 36 32 28,00 225,426 1636

108 801 ZEYNEP EKİNCİ 10D 13 14 9,50 8 2 7,50 2 6 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 12 2,00 3 4 2,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 40 48 28,00 224,973 1645

109 751 MUSTAFA KAYA 10D 11 10 8,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 6 3,50 0 3 -0,75 7 0 7,00 35 29 27,75 224,562 1660

110 861 SALİH GÖKÇEK 10B 7 3 6,25 7 1 6,75 5 5 3,75 10 0 10,00 29 9 26,75 223,231 1694

111 823 SEVGİ NUR TEKTUNA 10C 12 6 10,50 3 4 2,00 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 8 1,00 2 6 0,50 6 4 5,00 35 32 27,00 222,017 1719

112 754 EMEK ÇAKMAK 10A 12 11 9,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 3 0 3,00 3 1 2,75 32 24 26,00 219,184 1764

113 497 ALİ YAŞKESEN 10A 12 15 8,25 5 5 3,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 11 0,25 5 4 4,00 0 6 -1,50 5 4 4,00 38 53 24,75 215,586 1813

114 829 OSMAN PEHLİVAN 10D 15 13 11,75 6 4 5,00 4 4 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 5 1,75 0 3 -0,75 1 8 -1,00 36 45 24,75 214,871 1829

115 860 AYŞE KARAKUŞ 10B 8 13 4,75 4 5 2,75 2 4 1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 7 2 6,50 4 5 2,75 0 1 -0,25 1 7 -0,75 34 39 24,25 214,348 1844

116 837 KÜBRA KURT 10E 13 11 10,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 29 20 24,00 212,882 1861
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ 10.SINIF 2.DENEME 118 220 220 3078

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,98 10,23 10,43 4,57 3,54 3,69 2,98 3,53 2,10 2,73 1,26 2,41 3,47 0,96 3,23 5,73 5,52 4,35 2,78 3,54 1,90 1,88 2,67 1,22 3,56 2,91 2,83 40,68 34,16 32,16 237,530

Okul Ortalaması 16,70 8,38 14,61 5,89 2,66 5,22 2,93 2,89 2,21 3,56 0,81 3,36 3,90 0,75 3,71 9,09 6,14 7,56 4,05 3,86 3,08 2,27 2,90 1,55 6,09 2,29 5,52 54,48 30,68 46,82 281,250

KATILIMLAR

117 896 ECRİN BEYZA KAHRAMAN 10E 13 14 9,50 4 5 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 2 7 0,25 1 6 -0,50 4 6 2,50 35 50 22,50 208,490 1935

118 873 EYÜP EMİR LOFÇALI 10D 8 8 6,00 4 8 2,00 0 3 -0,75 12 19 7,25 162,984 2641
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