
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 01 (KC00-11.01DES21) 124 248 248 1502

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,52 5,29 7,20 2,91 1,60 2,51 1,81 1,03 1,56 1,73 2,00 1,23 1,32 1,86 0,86 1,80 1,22 1,49 2,11 0,49 1,99 9,97 5,76 8,53 4,30 2,08 3,78 4,25 1,63 3,84 4,49 1,60 4,09 43,2124,56 37,08 223,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,27 4,02 7,27 3,18 1,01 2,93 1,90 0,60 1,74 1,76 1,65 1,35 1,35 1,22 1,04 1,82 0,63 1,67 1,75 0,38 1,66 13,89 7,39 12,04 5,86 2,28 5,29 5,39 1,57 4,99 5,53 1,80 5,08 50,7022,55 45,06 242,860 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

1 0 SENANUR BAKTAGEÇ 11B 14 4 13,00 35 4 34,00 13 1 12,75 13 0 13,00 12 1 11,75 87 10 84,50 332,327 27 170,712 724 350,961 37 181,280 389

2 512 IRAZ KARAKUŞ 11B 12 7 10,25 6 2 5,50 4 0 4,00 5 4 4,00 1 2 0,50 2 3 1,25 25 5 23,75 7 2 6,50 9 4 8,00 12 1 11,75 83 30 75,50 311,049 70 229,167 244 272,737 197 172,840 545

3 385 SUEDA KEKEÇ 11E 14 6 12,50 9 1 8,75 5 1 4,75 10 1 9,75 6 4 5,00 11 1 10,75 5 1 4,75 19 4 18,00 1 0 1,00 80 19 75,25 309,122 74 313,318 10 276,357 187 227,224 40

4 338 ELİF ALA GÖZCÜ 11B 15 4 14,00 1 0 1,00 2 0 2,00 25 8 23,00 14 0 14,00 9 3 8,25 11 2 10,50 77 17 72,75 305,312 87 189,796 554 301,748 136 186,400 325

5 130 MERVE KAYA 11C 33 3 32,25 10 2 9,50 11 1 10,75 13 0 13,00 67 6 65,50 290,635 140 108,832 1169 325,253 81 114,720 1144

6 60 ESMA NUR GÜLTEKİN 11A 32 7 30,25 13 1 12,75 12 1 11,75 11 2 10,50 68 11 65,25 290,124 144 108,832 1169 331,975 63 114,720 1144

7 0 CEYHUN SÖYLER 11B 34 2 33,50 11 2 10,50 12 1 11,75 10 3 9,25 67 8 65,00 289,455 148 108,832 1169 336,766 57 114,720 1144

8 667 VELİD ELŞİHABİ 11C 13 9 10,75 8 2 7,50 5 1 4,75 17 11 14,25 9 5 7,75 11 2 10,50 11 2 10,50 74 32 66,00 289,396 150 219,175 306 225,047 382 169,760 578

9 0 NEŞE 11B 12 8 10,00 6 1 5,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 2 0,50 6 3 5,25 4 1 3,75 12 5 10,75 7 5 5,75 10 2 9,50 9 2 8,50 73 30 65,50 288,434 157 216,001 338 238,474 310 189,608 280

10 42 AZAT KURTARAN 11A 29 5 27,75 12 1 11,75 12 1 11,75 12 0 12,00 65 7 63,25 285,631 171 108,832 1169 314,133 106 114,720 1144

11 106 BERRA CABİOĞLU 11C 32 6 30,50 10 4 9,00 13 0 13,00 11 1 10,75 66 11 63,25 285,548 173 108,832 1169 313,801 108 114,720 1144

12 100 AYŞENUR BATMAZ 11E 21 3 20,25 7 3 6,25 5 0 5,00 7 3 6,25 5 5 3,75 9 3 8,25 6 0 6,00 9 5 7,75 1 0 1,00 70 22 64,50 284,358 176 312,961 13 217,658 426 255,624 5

13 680 NUR RVL 11E 14 7 12,25 8 1 7,75 5 1 4,75 5 5 3,75 7 3 6,25 12 0 12,00 6 0 6,00 10 4 9,00 67 21 61,75 278,784 205 277,628 62 242,200 290 231,584 31

14 0 KEVSER KOÇ 11B 27 8 25,00 13 1 12,75 11 2 10,50 12 1 11,75 63 12 60,00 278,290 210 108,832 1169 305,394 127 114,720 1144

15 0 DENİZ KANTAR 11B 11 1 10,75 4 0 4,00 3 0 3,00 17 2 16,50 5 2 4,50 13 0 13,00 9 0 9,00 62 5 60,75 278,004 214 193,758 518 219,591 420 169,760 578

16 210 ENVER K 11B 12 7 10,25 2 2 1,50 3 2 2,50 17 7 15,25 12 1 11,75 10 1 9,75 10 3 9,25 66 23 60,25 277,732 217 166,424 775 261,523 224 167,200 634

17 115 HATİCE AÇIKEL 11C 15 2 14,50 21 7 19,25 10 3 9,25 10 1 9,75 8 2 7,50 64 15 60,25 277,192 222 177,852 654 258,138 234 188,960 286

18 397 FATMA NUR BAŞTÜRK 11E 21 2 20,50 8 2 7,50 5 1 4,75 5 5 3,75 6 4 5,00 4 6 2,50 4 2 3,50 16 10 13,50 69 32 61,00 276,317 229 310,055 17 208,165 484 230,960 33

19 76 MUSTAFA SEVER 11B 13 7 11,25 7 1 6,75 3 0 3,00 4 5 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 16 8 14,00 10 2 9,50 5 4 4,00 6 3 5,25 67 31 59,25 274,075 232 230,265 238 240,767 301 175,704 495

20 204 KEREM EFE TOSUN 11D 17 3 16,25 9 1 8,75 6 0 6,00 6 5 4,75 6 2 5,50 5 4 4,00 4 2 3,50 14 12 11,00 67 29 59,75 273,670 234 309,960 19 202,793 522 215,968 82

21 223 EMİRHAN SAĞCAN 11D 18 5 16,75 9 1 8,75 6 0 6,00 9 2 8,50 6 5 4,75 1 1 0,75 3 2 2,50 14 15 10,25 66 31 58,25 270,240 254 330,975 4 178,939 702 203,864 169

22 39 MUHAMMED CANİŞLER 11A 7 7 5,25 7 1 6,75 4 0 4,00 2 4 1,00 5 1 4,75 11 2 10,50 8 6 6,50 8 3 7,25 11 1 10,75 63 25 56,75 269,098 263 191,651 544 219,868 417 141,600 972

23 203 İLAYDA BAYRAM 11E 17 7 15,25 6 4 5,00 5 1 4,75 4 4 3,00 3 7 1,25 10 2 9,50 5 1 4,75 14 5 12,75 1 0 1,00 65 31 57,25 268,647 265 251,545 150 243,705 286 235,664 24

24 217 MERVE 11E 14 3 13,25 5 2 4,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 3 4,25 9 0 9,00 4 1 3,75 14 3 13,25 60 14 56,50 267,266 273 258,611 118 239,537 306 223,168 51

25 107 DURU ILGAZ ZOR 11E 16 4 15,00 8 2 7,50 4 1 3,75 6 1 5,75 5 3 4,25 9 3 8,25 6 0 6,00 7 5 5,75 61 19 56,25 266,241 278 287,533 38 207,532 489 228,744 37

26 43 SEMİH KÖSE 11A 7 7 5,25 7 1 6,75 3 0 3,00 1 2 0,50 5 1 4,75 18 5 16,75 6 2 5,50 2 1 1,75 11 1 10,75 60 20 55,00 265,055 283 184,009 605 246,328 275 141,600 972

27 0 ALPER AKTÜRK 11B 11 3 10,25 17 14 13,50 12 1 11,75 13 0 13,00 6 0 6,00 59 18 54,50 264,771 286 157,622 884 241,986 293 167,200 634

28 694 YİĞİT Y GÜNDOĞMUŞ 11E 17 6 15,50 8 2 7,50 5 0 5,00 8 2 7,50 5 5 3,75 7 5 5,75 5 1 4,75 9 14 5,50 64 35 55,25 263,818 291 303,821 27 188,785 630 220,024 62

29 224 MUSA RIDVAN 11C 2 2 1,50 2 0 2,00 3 5 1,75 19 12 16,00 11 3 10,25 13 0 13,00 10 3 9,25 60 25 53,75 263,788 293 136,057 1053 246,867 271 122,400 1117
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Genel Ortalama 8,52 5,29 7,20 2,91 1,60 2,51 1,81 1,03 1,56 1,73 2,00 1,23 1,32 1,86 0,86 1,80 1,22 1,49 2,11 0,49 1,99 9,97 5,76 8,53 4,30 2,08 3,78 4,25 1,63 3,84 4,49 1,60 4,09 43,2124,56 37,08 223,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,27 4,02 7,27 3,18 1,01 2,93 1,90 0,60 1,74 1,76 1,65 1,35 1,35 1,22 1,04 1,82 0,63 1,67 1,75 0,38 1,66 13,89 7,39 12,04 5,86 2,28 5,29 5,39 1,57 4,99 5,53 1,80 5,08 50,7022,55 45,06 242,860 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

30 0 KEVSER TEMÜROĞLU 11B 8 9 5,75 8 1 7,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 2 3,50 13 7 11,25 4 6 2,50 9 1 8,75 11 2 10,50 62 31 54,25 263,453 295 182,478 620 209,733 472 155,440 805

31 150 KADİR OKKİPRİK 11C 11 5 9,75 8 1 7,75 2 2 1,50 7 4 6,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 15 0,25 12 2 11,50 10 3 9,25 3 3 2,25 63 35 54,25 263,127 299 235,549 211 199,817 541 169,152 599

32 59 ESMA DELİÇAY 11A 8 2 7,50 2 0 2,00 18 6 16,50 10 1 9,75 10 2 9,50 9 2 8,50 57 13 53,75 263,064 302 154,348 915 246,807 273 153,120 827

33 169 BORA YÜN 11A 10 4 9,00 8 1 7,75 4 2 3,50 10 5 8,75 9 3 8,25 9 1 8,75 7 1 6,75 57 17 52,75 259,647 323 206,187 411 199,792 543 160,800 730

34 0 ELİF ÖZDEMİR 11B 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 17 1 16,75 7 1 6,75 13 0 13,00 9 0 9,00 53 4 52,00 259,610 325 135,991 1055 236,791 318 133,920 1042

35 142 SENA ÇİLOĞLU 11* 25 8 23,00 11 1 10,75 7 2 6,50 11 0 11,00 54 11 51,25 258,365 332 108,832 1169 284,900 168 114,720 1144

36 37 MELEK ÇİĞDEM 11D 20 4 19,00 6 3 5,25 4 2 3,50 3 7 1,25 5 6 3,50 8 4 7,00 6 0 6,00 8 4 7,00 60 30 52,50 257,643 334 264,578 94 207,789 487 243,584 14

37 14 BATUHAN GÖREN 11A 10 7 8,25 8 1 7,75 4 1 3,75 10 5 8,75 9 4 8,00 8 2 7,50 8 2 7,50 57 22 51,50 256,855 342 203,794 435 198,496 554 156,960 777

38 61 FAHRETTİN TIRTIR 11B 14 3 13,25 7 2 6,50 5 0 5,00 13 6 11,50 9 3 8,25 8 4 7,00 56 18 51,50 256,623 345 203,804 433 235,071 331 182,560 368

39 78 NİSANUR BAYRAM 11A 12 4 11,00 1 0 1,00 5 5 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 10 7 8,25 8 1 7,75 8 3 7,25 11 1 10,75 57 24 51,00 256,563 347 189,028 565 199,526 547 175,552 498

40 133 MERVENUR KUŞ 11E 14 7 12,25 9 1 8,75 5 1 4,75 5 2 4,50 7 4 6,00 7 2 6,50 5 1 4,75 5 5 3,75 57 23 51,25 255,020 360 285,814 44 183,567 671 206,768 138

41 386 M EFE ERBEK 11E 13 8 11,00 8 1 7,75 5 1 4,75 6 4 5,00 6 5 4,75 8 2 7,50 5 1 4,75 7 7 5,25 58 29 50,75 254,111 370 272,274 74 196,019 577 204,880 155

42 88 RAHİME ALICIOĞLU 11A 8 4 7,00 2 1 1,75 1 2 0,50 14 7 12,25 10 2 9,50 9 4 8,00 11 2 10,50 55 22 49,50 253,564 379 153,675 920 223,993 388 150,560 866

43 0 IRMAK DURGUNYÜZ 11B 16 5 14,75 12 1 11,75 12 1 11,75 11 2 10,50 51 9 48,75 252,903 383 108,832 1169 248,314 265 114,720 1144

44 121 MAURO İCARDİ 11A 2 1 1,75 9 1 8,75 18 5 16,75 10 3 9,25 5 7 3,25 10 2 9,50 54 19 49,25 252,651 388 160,107 855 245,480 279 123,680 1107

45 239 PINAR GÜRDAL 11E 15 5 13,75 6 3 5,25 5 1 4,75 5 5 3,75 6 3 5,25 7 4 6,00 4 2 3,50 9 5 7,75 57 28 50,00 252,396 390 268,005 82 196,052 575 212,192 99

46 0 MRVNZ YTMGL 11B 10 7 8,25 18 9 15,75 5 7 3,25 11 2 10,50 11 2 10,50 55 27 48,25 250,683 401 148,102 974 209,313 477 156,960 777

47 241 ARDA GÜLER 11A 18 6 16,50 13 1 12,75 10 3 9,25 10 3 9,25 51 13 47,75 250,566 403 108,832 1169 262,359 218 114,720 1144

48 899 NECLA NUR RAHANLI 11E 14 10 11,50 8 2 7,50 5 1 4,75 7 4 6,00 5 6 3,50 9 3 8,25 6 0 6,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 2 0,50 57 32 49,00 250,187 408 273,679 70 183,603 669 210,824 114

49 38 MERYEM ŞAHİN 11D 19 5 17,75 7 3 6,25 3 3 2,25 4 7 2,25 4 7 2,25 9 3 8,25 6 0 6,00 4 0 4,00 56 28 49,00 249,900 411 257,902 123 198,671 551 242,824 16

50 122 MEHMET MÜJDE 11C 11 5 9,75 5 0 5,00 4 2 3,50 4 7 2,25 3 5 1,75 6 0 6,00 4 5 2,75 9 4 8,00 5 1 4,75 5 3 4,25 56 32 48,00 248,932 418 217,326 322 193,744 591 164,640 668

51 251 ZEHRA CÜNEYDİOĞLU 11D 19 5 17,75 9 1 8,75 5 1 4,75 20 11 17,25 53 18 48,50 248,288 428 258,630 116 200,060 536 205,600 144

52 337 BÜNYAMİN NACAR 11C 13 9 10,75 2 2 1,50 3 2 2,50 16 13 12,75 7 6 5,50 10 3 9,25 6 6 4,50 57 41 46,75 246,521 440 179,134 644 205,788 502 169,760 578

53 111 ELİF GENÇTÜRK 11C 7 7 5,25 19 3 18,25 12 1 11,75 10 2 9,50 3 6 1,50 51 19 46,25 246,421 442 133,822 1065 266,035 213 141,600 972

54 0 BETÜL DAĞ 11B 24 5 22,75 11 1 10,75 10 1 9,75 3 1 2,75 48 8 46,00 246,382 444 108,832 1169 283,634 170 114,720 1144

55 144 SENA YALÇIN 11E 13 8 11,00 6 3 5,25 4 1 3,75 4 5 2,75 6 5 4,75 9 3 8,25 5 1 4,75 8 6 6,50 55 32 47,00 245,998 450 242,093 179 205,990 500 208,264 127

56 146 ZEYNEP ÖZKAN 11C 5 3 4,25 17 5 15,75 11 2 10,50 10 1 9,75 6 3 5,25 49 14 45,50 244,910 455 129,062 1090 246,897 268 136,480 1020

57 124 MELİKE DAĞAÇIKAN 11C 15 12 12,00 11 1 10,75 11 2 10,50 12 1 11,75 49 16 45,00 244,420 459 108,832 1169 229,207 355 114,720 1144

58 87 RABİA BAŞTÜRK 11D 17 7 15,25 6 3 5,25 4 1 3,75 4 4 3,00 2 4 1,00 4 0 4,00 6 0 6,00 10 8 8,00 53 27 46,25 243,895 465 246,941 164 198,281 557 210,848 112
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KATILIMLAR

59 0 ALİ BAYTÜRKMEN 11B 8 4 7,00 2 0 2,00 1 0 1,00 20 5 18,75 7 5 5,75 7 4 6,00 5 1 4,75 50 19 45,25 243,616 468 151,968 931 241,733 296 150,560 866

60 399 YILDIZ POLAT 11D 16 6 14,50 8 2 7,50 4 2 3,50 5 3 4,25 6 2 5,50 2 0 2,00 2 0 2,00 9 10 6,50 52 25 45,75 242,647 476 280,791 54 163,889 846 197,984 200

61 82 NURAL TÜRKOĞLU 11D 13 6 11,50 8 1 7,75 2 2 1,50 4 6 2,50 4 3 3,25 10 0 10,00 5 1 4,75 5 3 4,25 51 22 45,50 242,544 479 237,943 203 203,098 519 218,720 71

62 63 BÜŞRA ÖZBERK 11A 20 8 18,00 6 4 5,00 10 2 9,50 12 1 11,75 48 15 44,25 242,527 482 108,832 1169 229,777 351 114,720 1144

63 18 EKİN KAYA 11A 1 0 1,00 23 9 20,75 9 4 8,00 6 3 5,25 9 3 8,25 48 19 43,25 240,034 495 113,592 1152 259,252 231 119,840 1122

64 164 ECENAZ AKBAŞ 11E 14 7 12,25 5 5 3,75 3 3 2,25 4 6 2,50 6 4 5,00 9 2 8,50 5 1 4,75 6 7 4,25 1 0 1,00 53 35 44,25 239,999 497 233,275 225 195,813 579 215,792 84

65 683 ÖKKEŞ AY 11A 12 6 10,50 3 3 2,25 15 6 13,50 7 3 6,25 2 1 1,75 10 2 9,50 49 21 43,75 239,901 499 169,405 746 213,474 458 168,480 610

66 0 ÖZLEM TIRTIR 11B 8 4 7,00 17 6 15,50 11 3 10,25 6 6 4,50 7 5 5,75 49 24 43,00 238,858 513 142,152 1016 244,336 283 150,560 866

67 905 ÖMER CAN KER 11A 11 6 9,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 16 9 13,75 9 3 8,25 1 0 1,00 9 2 8,50 49 24 43,00 238,291 516 162,888 818 225,107 380 163,360 691

68 256 ZEYNEP ÇAKMAK 11D 15 6 13,50 9 1 8,75 5 1 4,75 19 10 16,50 48 18 43,50 237,430 530 238,400 200 196,263 570 183,840 353

69 35 MAHİR KURUCU 11A 22 8 20,00 10 3 9,25 6 5 4,75 9 4 8,00 47 20 42,00 237,328 532 108,832 1169 261,935 222 114,720 1144

70 33 ERDEM ÇELİK 11A 13 5 11,75 10 2 9,50 10 1 9,75 11 1 10,75 44 9 41,75 237,005 535 108,832 1169 221,461 404 114,720 1144

71 91 RAHİME DUMAN 11D 10 9 7,75 6 1 5,75 5 0 5,00 6 1 5,75 6 2 5,50 6 0 6,00 2 2 1,50 8 10 5,50 49 25 42,75 236,564 538 255,936 132 176,118 734 181,472 382

72 257 ADNAN SHAİKHHUSA* 11C 21 13 17,75 8 6 6,50 12 1 11,75 7 6 5,50 48 26 41,50 236,254 545 108,832 1169 236,287 325 114,720 1144

73 691 TUĞBA ALTINPARMAK 11C 15 5 13,75 10 4 9,00 10 2 9,50 9 1 8,75 44 12 41,00 235,232 554 108,832 1169 228,995 359 114,720 1144

74 0 EMİNE ŞAHİN 11C 15 9 12,75 10 3 9,25 9 4 8,00 11 1 10,75 45 17 40,75 234,691 560 108,832 1169 225,228 378 114,720 1144

75 16 İREM 11E 12 9 9,75 5 2 4,50 5 0 5,00 4 4 3,00 3 6 1,50 8 3 7,25 4 1 3,75 6 8 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 50 34 41,50 233,756 571 225,212 271 189,389 625 197,352 209

76 136 ŞEYMA TAŞ 11C 16 9 13,75 9 4 8,00 12 1 11,75 8 5 6,75 45 19 40,25 233,519 574 108,832 1169 223,811 392 114,720 1144

77 360 MÜNKER KARTAL 11D 11 7 9,25 7 2 6,50 5 0 5,00 7 3 6,25 5 5 3,75 4 1 3,75 8 5 6,75 47 23 41,25 232,965 579 261,828 102 162,915 861 162,080 717

78 954 SEZAİ GÜLER 11D 21 3 20,25 7 1 6,75 5 0 5,00 13 14 9,50 46 18 41,50 232,437 588 261,891 100 160,822 889 218,400 74

79 0 NAZ KARADAŞ 11B 8 5 6,75 1 1 0,75 14 8 12,00 5 2 4,50 9 3 8,25 8 3 7,25 45 22 39,50 230,978 598 140,962 1020 200,010 538 149,280 887

80 93 BERKE BABA 11D 11 8 9,00 6 4 5,00 5 0 5,00 4 6 2,50 4 3 3,25 8 2 7,50 3 3 2,25 7 6 5,50 48 32 40,00 230,317 605 229,024 248 186,607 646 194,640 229

81 895 EREN CIKLA 11C 13 6 11,50 6 4 5,00 1 5 -0,25 6 4 5,00 5 1 4,75 5 3 4,25 5 8 3,00 3 3 2,25 6 7 4,25 50 41 39,75 230,305 607 216,275 336 170,080 781 173,600 524

82 0 BEHİYE 11A 15 3 14,25 10 2 9,50 7 1 6,75 9 3 8,25 41 9 38,75 230,078 612 108,832 1169 234,119 334 114,720 1144

83 126 ECE TÜRKOĞLU 11C 5 2 4,50 7 9 4,75 11 2 10,50 11 1 10,75 9 4 8,00 43 18 38,50 229,220 619 130,252 1081 191,204 615 137,760 1009

84 0 HASAN HÜSEYİN 11B 11 3 10,25 5 4 4,00 3 3 2,25 1 10 -1,50 5 6 3,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 11 6 9,50 8 6 6,50 49 40 39,00 228,501 628 194,771 504 213,591 456 166,072 655

85 0 HÜSEYİN ÖZDEMİR 11B 20 7 18,25 8 4 7,00 6 5 4,75 9 4 8,00 43 20 38,00 228,245 632 108,832 1169 241,411 299 114,720 1144

86 81 NUR EFŞAN ÇAMLI 11A 7 2 6,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 9 3 8,25 6 3 5,25 3 1 2,75 7 3 6,25 42 14 38,50 228,188 634 175,285 675 193,454 594 148,000 902

87 0 CAN BABA 11B 10 10 7,50 12 7 10,25 11 2 10,50 4 2 3,50 7 2 6,50 44 23 38,25 228,103 636 144,532 1001 219,051 422 153,120 827
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Genel Ortalama 8,52 5,29 7,20 2,91 1,60 2,51 1,81 1,03 1,56 1,73 2,00 1,23 1,32 1,86 0,86 1,80 1,22 1,49 2,11 0,49 1,99 9,97 5,76 8,53 4,30 2,08 3,78 4,25 1,63 3,84 4,49 1,60 4,09 43,2124,56 37,08 223,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,27 4,02 7,27 3,18 1,01 2,93 1,90 0,60 1,74 1,76 1,65 1,35 1,35 1,22 1,04 1,82 0,63 1,67 1,75 0,38 1,66 13,89 7,39 12,04 5,86 2,28 5,29 5,39 1,57 4,99 5,53 1,80 5,08 50,7022,55 45,06 242,860 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

88 123 HABİP GÖKDEMİR 11E 9 12 6,00 3 7 1,25 2 0 2,00 4 7 2,25 7 4 6,00 8 3 7,25 5 1 4,75 10 4 9,00 48 38 38,50 227,882 641 193,104 527 213,791 450 178,152 455

89 132 MERVE YALÇIN 11C 14 10 11,50 11 1 10,75 11 2 10,50 6 4 5,00 42 17 37,75 227,876 643 108,832 1169 226,676 372 114,720 1144

90 559 MELİKE GÜLTEKİN 11E 16 8 14,00 4 2 3,50 4 1 3,75 4 4 3,00 4 4 3,00 1 1 0,75 3 2 2,50 10 8 8,00 46 30 38,50 226,718 654 241,388 187 167,547 806 189,784 277

91 187 FURKAN ÇEKİÇ 11E 11 10 8,50 5 5 3,75 1 4 0,00 5 6 3,50 5 5 3,75 8 3 7,25 6 0 6,00 5 6 3,50 2 1 1,75 48 40 38,00 226,516 658 205,084 422 200,355 533 190,952 264

92 22 NUR ÇETİN 11A 6 5 4,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 12 8 10,00 7 4 6,00 8 2 7,50 4 4 3,00 44 26 37,50 226,365 661 155,928 902 201,931 529 139,040 995

93 114 BEYZA EYİ 11C 18 9 15,75 8 4 7,00 7 5 5,75 8 1 7,75 41 19 36,25 224,323 685 108,832 1169 228,753 361 114,720 1144

94 172 FATMA ÇOBAN 11D 15 3 14,25 4 3 3,25 4 2 3,50 3 4 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 7 5,25 43 23 37,25 223,925 691 227,567 259 173,534 759 204,600 159

95 960 SELÇUK ÖRGÜN 11A 9 7 7,25 10 5 8,75 9 5 7,75 5 4 4,00 9 4 8,00 42 25 35,75 222,470 706 143,342 1009 197,200 563 151,840 849

96 693 YAVUZ YAŞKESEN 11E 13 10 10,50 7 3 6,25 3 2 2,50 2 9 -0,25 4 6 2,50 7 4 6,00 5 1 4,75 8 15 4,25 49 50 36,50 222,404 709 211,023 368 183,670 667 195,552 222

97 852 BEYZA SAĞLAMER 11A 14 10 11,50 6 5 4,75 9 2 8,50 11 2 10,50 40 19 35,25 222,166 717 108,832 1169 195,572 583 114,720 1144

98 112 CEREN ANAMUR 11C 15 14 11,50 8 4 7,00 10 1 9,75 7 4 6,00 40 23 34,25 219,882 744 108,832 1169 207,236 491 114,720 1144

99 0 SECEM ÇİVİT 11B 4 3 3,25 19 9 16,75 5 7 3,25 8 5 6,75 6 7 4,25 42 31 34,25 219,312 753 124,302 1113 214,376 448 131,360 1059

100 1 EREN ÇEKİÇ 11B 16 5 14,75 10 2 9,50 6 3 5,25 5 2 4,50 37 12 34,00 219,214 757 108,832 1169 236,650 321 114,720 1144

101 932 AHED KHALİL 11C 17 4 16,00 8 3 7,25 6 6 4,50 7 6 5,50 38 19 33,25 217,463 775 108,832 1169 231,315 340 114,720 1144

102 0 YUNUS ŞİLTELİOĞLU 11B 11 6 9,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 10 11 7,25 4 4 3,00 3 4 2,00 7 2 6,50 41 31 33,25 216,175 786 163,618 808 177,795 720 163,360 691

103 24 NAZ DOKUMACI 11A 12 6 10,50 9 2 8,50 8 4 7,00 7 2 6,50 36 14 32,50 215,915 790 108,832 1169 209,949 469 114,720 1144

104 0 KADİR HORUZ 11D 16 8 14,00 7 3 6,25 5 1 4,75 13 18 8,50 41 30 33,50 215,084 797 228,510 251 155,759 944 186,400 325

105 472 İLAF CİSRİ 11B 14 10 11,50 0 4 -1,00 14 24 8,00 6 8 4,00 6 7 4,25 7 5 5,75 47 58 32,50 214,657 803 158,864 866 173,963 751 173,600 524

106 73 EREN ELMALI 11B 9 7 7,25 3 0 3,00 8 5 6,75 5 4 4,00 8 4 7,00 5 4 4,00 38 24 32,00 213,584 815 157,466 888 167,634 804 151,840 849

107 64 HAYRUNNİSATECİMEN 11C 6 0 6,00 8 6 6,50 5 7 3,25 8 3 7,25 9 3 8,25 36 19 31,25 213,000 821 108,832 1169 188,107 635 114,720 1144

108 62 FURKAN SAKAR 11D 15 9 12,75 7 3 6,25 5 1 4,75 11 17 6,75 38 30 30,50 208,443 866 222,560 290 146,898 1044 180,000 415

109 104 BERAT S 11B 10 10 7,50 6 3 5,25 3 2 2,50 4 6 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 5 1 4,75 3 2 2,50 2 8 0,00 7 5 5,75 40 40 30,00 208,313 869 194,493 512 144,454 1077 151,992 846

110 0 METİN GİRİNİZ 11A 12 9 9,75 7 6 5,50 9 4 8,00 6 2 5,50 34 21 28,75 207,373 880 108,832 1169 190,599 621 114,720 1144

111 57 DURMUŞ SAĞDIÇ 11C 15 6 13,50 6 4 5,00 5 0 5,00 6 4 5,00 32 14 28,50 206,689 893 108,832 1169 206,994 496 114,720 1144

112 54 BEYZA DEMİRKIRAN 11A 8 12 5,00 6 5 4,75 9 4 8,00 11 2 10,50 34 23 28,25 206,373 904 108,832 1169 162,662 867 114,720 1144

113 10 HANZADE KOÇAK 11D 14 7 12,25 7 2 6,50 3 3 2,25 9 4 8,00 33 16 29,00 205,329 918 209,637 385 153,227 973 177,440 462

114 135 NİSA GÜNDOĞMUŞ 11E 12 8 10,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 6 12 3,00 36 31 28,25 204,172 935 199,927 461 156,071 940 177,200 475

115 69 EFE YALÇIN 11C 17 8 15,00 7 3 6,25 1 0 1,00 5 1 4,75 30 12 27,00 203,218 945 108,832 1169 221,068 407 114,720 1144

116 86 PERİHAN ÖZUÇTU 11D 16 6 14,50 6 3 5,25 3 2 2,50 8 11 5,25 33 22 27,50 201,827 969 215,389 341 139,304 1140 188,960 286
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ 11 SINIF Kafa Dengi DES 01 (KC00-11.01DES21) 124 248 248 1502

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,52 5,29 7,20 2,91 1,60 2,51 1,81 1,03 1,56 1,73 2,00 1,23 1,32 1,86 0,86 1,80 1,22 1,49 2,11 0,49 1,99 9,97 5,76 8,53 4,30 2,08 3,78 4,25 1,63 3,84 4,49 1,60 4,09 43,2124,56 37,08 223,020 0,000 0,000 0,000

Okul Ortalaması 8,27 4,02 7,27 3,18 1,01 2,93 1,90 0,60 1,74 1,76 1,65 1,35 1,35 1,22 1,04 1,82 0,63 1,67 1,75 0,38 1,66 13,89 7,39 12,04 5,86 2,28 5,29 5,39 1,57 4,99 5,53 1,80 5,08 50,7022,55 45,06 242,860 0,000 0,000 0,000

KATILIMLAR

117 225 MUHAMMED YAŞAR 11C 2 1 1,75 13 17 8,75 8 5 6,75 7 4 6,00 3 6 1,50 33 33 24,75 198,214 1020 108,832 1169 199,491 549 114,720 1144

118 49 NİSA ERTÜRK 11A 14 10 11,50 4 4 3,00 4 1 3,75 7 3 6,25 29 18 24,50 197,613 1030 108,832 1169 186,500 649 114,720 1144

119 692 UMUT YERİNDE 11C 17 2 16,50 6 0 6,00 2 2 1,50 25 4 24,00 196,321 1049 108,832 1169 227,367 369 114,720 1144

120 51 ZEYNEP ÖZKAN 11A 9 8 7,00 6 6 4,50 6 3 5,25 7 6 5,50 28 23 22,25 192,609 1097 108,832 1169 171,492 772 114,720 1144

121 84 ÖZGE NUR YILDIRIM 11D 12 6 10,50 6 4 5,00 4 0 4,00 4 3 3,25 26 13 22,75 191,387 1122 221,255 296 112,723 1444 168,480 610

122 690 NECMETTİN KUŞ 11A 9 2 8,50 8 4 7,00 5 4 4,00 3 5 1,75 25 15 21,25 190,280 1144 108,832 1169 192,047 610 114,720 1144

123 212 MESUT ÖZMUSUL 11B 7 11 4,25 1 0 1,00 3 5 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 7 11 4,25 1 6 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 26 38 16,50 178,779 1284 147,609 979 136,988 1170 136,480 1020

124 648 EFE OYLUMLU 11C 3 7 1,25 8 3 7,25 2 4 1,00 7 6 5,50 20 20 15,00 176,223 1309 108,832 1169 156,636 931 114,720 1144
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