
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 144 1186 1186 34647

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1010,07 21,58 2,48 1,21 2,18 2,43 1,25 2,12 2,97 0,70 2,79 1,62 1,36 1,28 0,02 0,01 0,02 8,57 3,80 7,62 1,21 0,53 1,07 1,22 1,53 0,84 1,30 1,01 1,05 0,80 1,26 0,49 46,7222,73 41,04 260,990

Okul Ortalaması 26,63 7,41 24,78 2,93 0,84 2,72 2,55 0,93 2,32 3,20 0,43 3,09 2,15 1,12 1,87 0,06 0,03 0,05 12,31 3,92 11,33 1,30 0,67 1,13 1,81 2,01 1,30 1,87 1,13 1,59 0,84 1,85 0,38 55,6520,34 50,56 286,690

KATILIMLAR

1 287 Z İSA M 12A 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 26 4 25,00 9 1 8,75 7 0 7,00 5 2 4,50 5 1 4,75 102 17 97,75 433,630 265

2 298 ÖZRPC DUYGU 12B 33 7 31,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 27 1 26,75 8 0 8,00 6 1 5,75 5 2 4,50 2 4 1,00 96 20 91,00 413,208 656

3 165 HATİCE YABANCI 12D 32 7 30,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 3 18,25 3 1 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 3 2 2,50 83 19 78,25 374,803 2238

4 573 BEGÜM ŞERBETÇİ 12D 33 5 31,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 18 4 17,00 3 0 3,00 5 1 4,75 5 1 4,75 2 2 1,50 81 14 77,50 372,363 2386

5 636 KAAN KARADAŞ 12C 29 8 27,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 25 4 24,00 3 3 2,25 4 3 3,25 4 0 4,00 2 3 1,25 81 24 75,00 365,330 2794

6 627 MUHAMMED KURT 12C 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 19 10 16,50 2 0 2,00 4 3 3,25 5 2 4,50 2 4 1,00 81 30 73,50 360,420 3132

7 0 GÜLBAHAR YILDIRIM 12E 30 9 27,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 26 3 25,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 78 24 72,00 355,883 3451

8 340 ZEHRA OKUYUCU 12A 33 5 31,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 26 4 25,00 3 1 2,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 78 24 72,00 355,353 3496

9 5 F ESMA KAPLAN 12D 35 5 33,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 18 5 16,75 3 2 2,50 3 4 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 79 28 72,00 355,203 3507

10 665 AZRA KIZILASLAN 12D 34 5 32,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 21 2 20,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 76 22 70,50 350,893 3806

11 659 SEZEN ESRA YILDIRIM 12D 32 5 30,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 13 6 11,50 2 2 1,50 5 2 4,50 4 0 4,00 1 0 1,00 74 18 69,50 348,273 4006

12 577 AYŞENUR TONGA 12A 29 8 27,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 19 4 18,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 4 2,00 1 3 0,25 75 23 69,25 347,875 4053

13 605 BEDİRHAN KAYABAŞ 12B 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 20 3 19,25 2 0 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 2 4 1,00 74 27 67,25 341,585 4600

14 632 GZY 12C 34 2 33,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 14 4 13,00 2 0 2,00 4 3 3,25 1 3 0,25 1 2 0,50 71 16 67,00 340,145 4732

15 618 CEREN KORKUTAN 12B 31 7 29,25 3 0 3,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 1 1,75 21 5 19,75 1 2 0,50 4 3 3,25 5 0 5,00 2 3 1,25 72 23 66,25 338,653 4852

16 603 ALPEREN YETİM 12B 31 9 28,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 17 6 15,50 1 4 0,00 5 1 4,75 2 3 1,25 2 3 1,25 73 31 65,25 335,608 5111

17 56 SONGÜL KURŞUNOĞLU 12C 28 10 25,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 1 2,75 17 8 15,00 3 2 2,50 3 3 2,25 3 2 2,50 3 1 2,75 72 29 64,75 334,530 5204

18 643 ZEHRA NUR YEDİLİOĞLU12A 24 7 22,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 0 4,00 22 2 21,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 68 14 64,50 334,028 5259

19 637 SUDE YENİ 12C 31 6 29,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 17 1 16,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 69 17 64,75 333,880 5272

20 292 İREM ÜZÜMBALI 12A 28 8 26,00 3 0 3,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 23 2 22,50 1 0 1,00 2 5 0,75 3 1 2,75 1 2 0,50 70 22 64,50 333,570 5304

21 516 EBRAL 12A 35 2 34,50 0 2 -0,50 14 2 13,50 7 1 6,75 6 1 5,75 5 1 4,75 1 4 0,00 68 13 64,75 333,480 5312

22 701 HÜLYA ÖZTÜRK 12B 34 5 32,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 10 5 8,75 3 1 2,75 4 0 4,00 2 4 1,00 69 18 64,50 332,843 5358

23 470 PINAR YRTC 12A 32 5 30,75 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 0 4,00 21 3 20,25 1 1 0,75 2 4 1,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 70 22 64,50 332,823 5362

24 677 A CEYDA KARA 12D 33 6 31,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 8 15,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 3 3,25 0 5 -1,25 72 31 64,25 332,070 5450

25 589 RÜMEYSA ÖZÇALICI 12A 34 5 32,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 19 3 18,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 4 0,00 69 22 63,50 329,663 5672

26 387 DAMLA ERCİVAN 12C 29 5 27,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 18 4 17,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 67 16 63,00 328,973 5741

27 633 ZEYNEP NAZ ÇİMEN 12D 26 13 22,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 14 3 13,25 7 1 6,75 3 3 2,25 3 3 2,25 1 2 0,50 70 29 62,75 328,748 5763

28 639 İLKNUR KARACA 12C 28 11 25,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 16 5 14,75 2 4 1,00 3 1 2,75 3 3 2,25 69 25 62,75 328,463 5800

29 129 BEYZA ÖZDEMİR 12C 34 6 32,50 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 13 1 12,75 2 0 2,00 2 5 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 67 16 63,00 328,145 5834
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 144 1186 1186 34647

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1010,07 21,58 2,48 1,21 2,18 2,43 1,25 2,12 2,97 0,70 2,79 1,62 1,36 1,28 0,02 0,01 0,02 8,57 3,80 7,62 1,21 0,53 1,07 1,22 1,53 0,84 1,30 1,01 1,05 0,80 1,26 0,49 46,7222,73 41,04 260,990

Okul Ortalaması 26,63 7,41 24,78 2,93 0,84 2,72 2,55 0,93 2,32 3,20 0,43 3,09 2,15 1,12 1,87 0,06 0,03 0,05 12,31 3,92 11,33 1,30 0,67 1,13 1,81 2,01 1,30 1,87 1,13 1,59 0,84 1,85 0,38 55,6520,34 50,56 286,690

KATILIMLAR

30 988 MİYASE YAVUZ 12D 32 6 30,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 14 4 13,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 68 22 62,50 326,935 5965

31 641 SENA 12C 35 5 33,75 4 0 4,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 13 4 12,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 3 0,25 67 18 62,50 326,543 6011

32 333 KEVSER PATOĞLU 12E 31 8 29,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 15 5 13,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 66 15 62,25 326,255 6036

33 631 CAN AKTAŞ 12C 29 6 27,50 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 0 10,00 5 2 4,50 1 2 0,50 2 1 1,75 65 12 62,00 325,935 6066

34 671 C R 12D 30 8 28,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 14 2 13,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 65 12 62,00 325,750 6085

35 624 DERYA NUR BİLEN 12B 21 6 19,50 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 3 0 3,00 20 3 19,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 65 14 61,50 325,515 6104

36 651 GİZEM OYLUMLU     K 12C 29 11 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 17 3 16,25 1 2 0,50 3 4 2,00 4 1 3,75 2 4 1,00 69 30 61,50 324,588 6209

37 594 YUSUF HIRAALİ 12F 33 6 31,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 1 2,75 16 8 14,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 66 18 61,50 323,665 6306

38 890 MELİKE DİLANUR GÜL 12F 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 9 1 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 64 10 61,50 323,575 6323

39 138 BEYZA SELLÜM 12A 29 3 28,25 3 0 3,00 4 1 3,75 3 0 3,00 2 1 1,75 20 4 19,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 3 0,25 66 19 61,25 323,383 6347

40 486 İREM AKPOLAT 12A 32 4 31,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 11 3 10,25 4 2 3,50 1 0 1,00 64 11 61,25 323,125 6376

41 687 BURAK SLTLO 12C 28 8 26,00 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 17 4 16,00 1 0 1,00 3 3 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 66 20 61,00 323,030 6387

42 697 YİĞİT 12A 28 9 25,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 22 1 21,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 65 17 60,75 322,318 6479

43 219 H BAŞOĞLU 12E 28 6 26,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 13 4 12,00 5 0 5,00 3 3 2,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 65 17 60,75 322,120 6510

44 660 GENCOGLU 12D 25 15 21,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 2 1,50 17 4 16,00 2 1 1,75 5 2 4,50 5 1 4,75 0 4 -1,00 68 31 60,25 321,523 6580

45 655 ÖKKEŞ KIRMIZIKAYA 12C 33 4 32,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 14 5 12,75 2 1 1,75 2 4 1,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 67 25 60,75 321,405 6595

46 567 ALİ KARADEMİR 12A 29 9 26,75 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 21 4 20,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 66 22 60,50 321,383 6599

47 410 TALHA 12E 31 5 29,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 1 1,75 16 1 15,75 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 63 10 60,50 320,903 6657

48 652 ZEYNEP KORKMAZ 12F 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 9 0 9,00 1 0 1,00 62 7 60,25 319,738 6777

49 646 DAMLA DEMİR 12C 30 8 28,00 4 0 4,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 16 4 15,00 3 0 3,00 2 5 0,75 1 4 0,00 2 1 1,75 66 25 59,75 318,905 6877

50 140 İBRAHİM ÇELİK 12E 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 14 6 12,50 3 4 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 66 27 59,25 317,265 7096

51 0 ANIL ERTURAL 12C 29 11 26,25 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 19 6 17,50 2 8 0,00 3 4 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 70 45 58,75 316,263 7226

52 956 ERKAM ŞEN 12E 33 7 31,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 13 2 12,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 63 16 59,00 316,168 7241

53 597 MUHAMMET KERKÜT 12B 25 10 22,50 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 13 5 11,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 1 4,75 2 3 1,25 64 23 58,25 315,330 7348

54 654 ALCELLAT 12C 27 8 25,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 22 4 21,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 2 0,50 65 27 58,25 314,785 7414

55 661 MÜRDİA BAYSAL 12D 32 7 30,25 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 12 2 11,50 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 63 19 58,25 314,033 7513

56 600 ZEYNEP SARIYILDIZ 12B 33 5 31,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 12 4 11,00 2 0 2,00 3 2 2,50 4 2 3,50 0 4 -1,00 64 23 58,25 313,988 7519

57 0 ELİF HALICIOĞLU 12D 21 8 19,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 24 1 23,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 61 15 57,25 312,775 7659

58 0 ASİYE ASLAN 12A 33 5 31,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 1 1 0,75 12 8 10,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 1 2 0,50 64 25 57,75 312,478 7698
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 144 1186 1186 34647

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1010,07 21,58 2,48 1,21 2,18 2,43 1,25 2,12 2,97 0,70 2,79 1,62 1,36 1,28 0,02 0,01 0,02 8,57 3,80 7,62 1,21 0,53 1,07 1,22 1,53 0,84 1,30 1,01 1,05 0,80 1,26 0,49 46,7222,73 41,04 260,990

Okul Ortalaması 26,63 7,41 24,78 2,93 0,84 2,72 2,55 0,93 2,32 3,20 0,43 3,09 2,15 1,12 1,87 0,06 0,03 0,05 12,31 3,92 11,33 1,30 0,67 1,13 1,81 2,01 1,30 1,87 1,13 1,59 0,84 1,85 0,38 55,6520,34 50,56 286,690

KATILIMLAR

59 449 NEVA GÜRBÜZ 12F 29 8 27,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 15 1 14,75 2 0 2,00 60 12 57,00 310,630 7903

60 274 CEREN ALDAŞ 12C 29 7 27,25 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 8 6 6,50 1 0 1,00 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 61 18 56,50 309,428 8051

61 380 AYSİMA GÜL 12E 30 3 29,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 3 2 2,50 13 3 12,25 2 2 1,50 59 11 56,25 308,073 8210

62 288 BERKAN PALTA 12D 31 6 29,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 13 7 11,25 4 3 3,25 2 3 1,25 2 4 1,00 63 28 56,00 307,505 8295

63 560 SELİM 12A 26 8 24,00 4 1 3,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 0 3,00 13 2 12,50 4 2 3,50 3 1 2,75 2 0 2,00 59 15 55,25 306,065 8493

64 590 ÇAĞRI GÜNEŞ 12A 27 8 25,00 3 0 3,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 11 2 10,50 1 0 1,00 5 1 4,75 2 2 1,50 1 2 0,50 59 16 55,00 305,120 8648

65 599 SUDE AÇLAN 12D 30 8 28,00 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 9 4 8,00 2 0 2,00 3 3 2,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 60 21 54,75 303,925 8817

66 615 KÜBRA YAVUZ 12B 26 5 24,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 19 0 19,00 4 1 3,75 2 1 1,75 57 10 54,50 303,443 8891

67 596 KEREM YOLCU 12A 28 7 26,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 12 2 11,50 2 2 1,50 3 0 3,00 0 3 -0,75 59 18 54,50 303,328 8917

68 623 AYŞENUR KUŞ 12B 32 7 30,25 2 2 1,50 18 0 18,00 2 0 2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 58 15 54,25 302,003 9112

69 0 BURAK 12B 28 9 25,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 3 0,25 12 3 11,25 7 3 6,25 3 4 2,00 2 3 1,25 1 3 0,25 62 34 53,50 300,363 9307

70 47 ZAHİTTİN ERTURHAN 12D 28 10 25,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 18 9 15,75 4 3 3,25 4 1 3,75 2 3 1,25 60 27 53,25 299,830 9374

71 543 KUTAY GÜVEN 12A 28 9 25,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 10 2 9,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 58 21 52,75 298,238 9607

72 418 GİZEM 12E 33 5 31,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 6 3,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 59 24 53,00 297,943 9668

73 0 BERSU ATEŞ 12E 32 3 31,25 4 0 4,00 2 0 2,00 1 1 0,75 14 4 13,00 1 1 0,75 1 0 1,00 55 9 52,75 297,283 9762

74 642 VAKIF  DİKBAŞ 12C 26 9 23,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 3 0,25 17 4 16,00 0 2 -0,50 4 3 3,25 2 0 2,00 1 1 0,75 58 23 52,25 296,948 9814

75 561 MEHMET ALİ YILDIZ 12F 28 10 25,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 9 12,75 58 23 52,25 296,480 9878

76 609 EZGİ BULUT 12B 30 5 28,75 1 0 1,00 4 0 4,00 1 2 0,50 16 5 14,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 57 19 52,25 296,108 9930

77 586 NİSA ÖZKAN 12A 25 6 23,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 10 10 7,50 3 1 2,75 2 4 1,00 5 1 4,75 1 4 0,00 59 30 51,50 294,705 10138

78 644 TUĞÇE ALICIOĞLU 12C 27 12 24,00 1 4 0,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 13 5 11,75 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 1 4 0,00 59 31 51,25 293,805 10290

79 293 MERVE GÜNDÜZ 12D 26 6 24,50 4 0 4,00 5 0 5,00 3 1 2,75 14 5 12,75 1 1 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 57 23 51,25 293,650 10315

80 638 MUHAMMED SERSEM 12C 27 9 24,75 4 1 3,75 1 1 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 14 4 13,00 2 4 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 57 24 51,00 292,943 10420

81 620 HKÜBRA OVA 12B 21 9 18,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 0 3,00 18 3 17,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 55 18 50,50 292,143 10559

82 608 PERVİN KESMENOĞLU 12E 31 7 29,25 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 11 5 9,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 56 21 50,75 291,683 10635

83 0 RESUL KURT 12B 23 14 19,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 0 2,00 17 6 15,50 2 2 1,50 3 3 2,25 3 3 2,25 0 4 -1,00 59 36 50,00 290,605 10801

84 474 NAİLE 12E 30 7 28,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 7 3,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 54 16 50,00 289,438 11018

85 496 SILA ANTEPLİ 12E 32 8 30,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 8 9 5,75 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 56 24 50,00 289,150 11070

86 429 İLKAY ASLAN 12B 29 8 27,00 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 2 1,50 12 4 11,00 2 1 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 56 25 49,75 288,785 11131

87 444 DİLA VURUR 12F 30 6 28,50 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 9 5 7,75 0 3 -0,75 54 17 49,75 288,510 11167
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 144 1186 1186 34647

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1010,07 21,58 2,48 1,21 2,18 2,43 1,25 2,12 2,97 0,70 2,79 1,62 1,36 1,28 0,02 0,01 0,02 8,57 3,80 7,62 1,21 0,53 1,07 1,22 1,53 0,84 1,30 1,01 1,05 0,80 1,26 0,49 46,7222,73 41,04 260,990

Okul Ortalaması 26,63 7,41 24,78 2,93 0,84 2,72 2,55 0,93 2,32 3,20 0,43 3,09 2,15 1,12 1,87 0,06 0,03 0,05 12,31 3,92 11,33 1,30 0,67 1,13 1,81 2,01 1,30 1,87 1,13 1,59 0,84 1,85 0,38 55,6520,34 50,56 286,690

KATILIMLAR

88 584 NİLÜFER N K 12A 27 12 24,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 9 1 8,75 1 3 0,25 2 0 2,00 54 19 49,25 287,705 11297

89 622 HAYRETTİN AVCI 12D 30 9 27,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 2 0,50 16 3 15,25 54 19 49,25 287,128 11390

90 611 RUMEYSA 12B 31 7 29,25 4 0 4,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 12 7 10,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 55 26 48,50 284,658 11792

91 551 AYSU KIRICI 12A 25 9 22,75 3 0 3,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 10 4 9,00 2 0 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 2 2 1,50 54 26 47,50 282,723 12137

92 957 ÖZGE HOZAR 12F 32 7 30,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 52 17 47,75 282,283 12207

93 610 KADİR ÇETİN 12B 27 6 25,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 2 1 1,75 13 3 12,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 52 18 47,50 282,195 12222

94 31 BENGİSU DOGAN 12D 25 10 22,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 8 8 6,00 2 0 2,00 2 5 0,75 4 2 3,50 2 4 1,00 56 35 47,25 281,980 12252

95 602 MÜRSEL KURTOĞLU 12B 26 9 23,75 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 15 7 13,25 0 3 -0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 1 4 0,00 55 31 47,25 281,878 12276

96 658 ÖZGE ÖZORMAN 12E 30 7 28,25 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 52 18 47,50 281,798 12288

97 670 AYŞE ERÖZCAN 12D 26 8 24,00 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 10 1 9,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 52 19 47,25 281,685 12308

98 649 NİSA NUR YILAN 12F 24 12 21,00 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 14 5 12,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 53 24 47,00 281,190 12391

99 221 ŞAVVAL Ş 12E 33 2 32,50 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 1 2 0,50 4 0 4,00 48 4 47,00 279,715 12655

100 606 SUDE ÖZDEMİR 12B 25 9 22,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 3 0,25 6 2 5,50 7 3 6,25 3 4 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 54 31 46,25 278,918 12786

101 669 OKTAY AŞKIN 12E 34 3 33,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 51 17 46,75 278,903 12787

102 0 GÜLTEN ÜNLÜKAHRAMAN11F 30 5 28,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 7 4 6,00 2 0 2,00 49 12 46,00 277,263 13079

103 616 AZRA SU KARTAL 12E 30 7 28,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 4 5 2,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 50 17 45,75 276,513 13247

104 626 ENES KARAKURT 12B 14 5 12,75 5 0 5,00 3 0 3,00 1 1 0,75 3 1 2,75 19 1 18,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 48 14 44,50 274,723 13598

105 0 MELİKE SUDE GÖK 12A 25 9 22,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 3 0 3,00 6 5 4,75 2 2 1,50 2 4 1,00 1 4 0,00 51 25 44,75 274,288 13692

106 591 ELİF 12A 21 8 19,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 13 3 12,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 48 14 44,50 274,050 13738

107 7 DORUK ALBAY 12F 27 9 24,75 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 0 3,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 48 15 44,25 272,408 14045

108 494 ŞEYMA ÇOĞALAN 11F 30 9 27,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 3 0,25 5 6 3,50 2 1 1,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 50 24 44,00 271,393 14234

109 343 ÖZGEN BİRİNCİ 12A 30 6 28,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 9 5 7,75 1 0 1,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 51 29 43,75 270,390 14458

110 604 ŞEVVAL ARSLAN 12B 29 7 27,25 4 0 4,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 6 3 5,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 47 16 43,00 268,378 14916

111 619 ENES P 12E 25 9 22,75 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 6 1 5,75 2 0 2,00 1 2 0,50 2 0 2,00 46 14 42,50 267,493 15104

112 702 MUSTAFA ÖZKAN 12B 18 19 13,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 20 6 18,50 4 2 3,50 3 4 2,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 55 52 42,00 267,278 15156

113 906 FURKAN ŞIKOĞLU 12D 25 15 21,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 10 6 8,50 5 2 4,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 53 43 42,25 267,033 15203

114 645 ELİF ZELZELE 12E 28 9 25,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 1 1,75 6 8 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 48 24 42,00 265,503 15516

115 400 RECEP ÖZTÜRK 12A 23 11 20,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 12 7 10,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 47 28 40,00 260,248 16649

116 492 EYLÜL DEMİRKIRAN 11F 30 8 28,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 5 4 4,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 47 28 40,00 259,110 16900
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 144 1186 1186 34647

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1010,07 21,58 2,48 1,21 2,18 2,43 1,25 2,12 2,97 0,70 2,79 1,62 1,36 1,28 0,02 0,01 0,02 8,57 3,80 7,62 1,21 0,53 1,07 1,22 1,53 0,84 1,30 1,01 1,05 0,80 1,26 0,49 46,7222,73 41,04 260,990

Okul Ortalaması 26,63 7,41 24,78 2,93 0,84 2,72 2,55 0,93 2,32 3,20 0,43 3,09 2,15 1,12 1,87 0,06 0,03 0,05 12,31 3,92 11,33 1,30 0,67 1,13 1,81 2,01 1,30 1,87 1,13 1,59 0,84 1,85 0,38 55,6520,34 50,56 286,690

KATILIMLAR

117 672 SILA 12C 25 9 22,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 1 2,75 2 0 2,00 9 2 8,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 18 39,50 258,353 17057

118 628 YUNUS EMRE YILDIZ 12C 26 6 24,50 3 0 3,00 2 1 1,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 9 3 8,25 43 14 39,50 258,105 17125

119 601 ŞEYDA ALİOĞLU 12B 22 14 18,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 8 17 3,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 2 3 1,25 50 49 37,75 253,680 18095

120 36 YİĞİT PAR 11F 25 10 22,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 42 17 37,75 253,060 18234

121 612 DURAN AKAR 12B 21 7 19,25 2 1 1,75 3 0 3,00 9 3 8,25 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 40 15 36,25 249,053 19135

122 95 Z ECEM YEDİLİOĞLU 11F 28 12 25,00 3 0 3,00 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 4 4 3,00 41 18 36,50 248,980 19156

123 666 MERVE AKDEMİR 12E 27 12 24,00 4 0 4,00 1 1 0,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 6 3 5,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,375 19304

124 137 SEDA YILDIZ 11F 25 12 22,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 8 3 7,25 0 2 -0,50 42 25 35,75 247,085 19621

125 621 ZEYNEP ASLAN 12B 18 8 16,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 13 4 12,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 40 20 35,00 245,690 19941

126 0 BEG * GÜLBAHAR 11F 28 10 25,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 39 15 35,25 245,140 20053

127 629 SADIK KORKUT 12C 8 7 6,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 13 7 11,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 2 0,50 39 22 33,50 242,598 20639

128 0 KÜBRA ÖZSÖYLEYEN 11F 21 9 18,75 4 0 4,00 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 38 17 33,75 241,468 20897

129 463 AZİZE UYGUR 12A 24 13 20,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 2 1 1,75 10 6 8,50 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 42 35 33,25 239,748 21309

130 696 İKRA ORHAN 11F 25 6 23,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 3 3,25 33 10 30,50 231,055 23179

131 261 BATUHAN ÇİLOĞLU 11F 21 7 19,25 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 6 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 36 24 30,00 230,108 23395

132 0 AHMET PAŞA 12D 18 7 16,25 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 6 5 4,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 21 27,75 223,743 24701

133 698 ZEYNEP DOKUMUŞ 11F 25 11 22,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 28 16 24,00 211,588 26895

134 6 ASLI KARACA 11F 26 8 24,00 0 1 -0,25 26 9 23,75 210,605 27061

135 65 KEVSER ATAY 11F 18 6 16,50 18 6 16,50 189,685 30046

136 99 ALMİLA GÜMÜŞALAN 11F 18 7 16,25 18 7 16,25 188,963 30153

137 53 ALİ KESMENOĞLU   4 1 3,75 11 1 10,75 15 2 14,50 185,303 30571

138 688 RAGAD EL HALİL 11F 12 0 12,00 12 0 12,00 178,240 31408

139 592 MENNAN GÜNEŞ 12A 6 20 1,00 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 6 20 1,00 3 5 1,75 2 4 1,00 0 4 -1,00 0 6 -1,50 22 69 4,75 156,155 33255

140 843 ALEYNA 11F 0 0 0,00

141 630 ATAKAN 12E 0 0 0,00

142 0   0 0 0,00

143 0   0 0 0,00

144 542 ZELİHA 11F 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KİLİS KİLİS MERKEZ KİLİS ANADOLU LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 144 1186 1186 34647

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 24,1010,07 21,58 2,48 1,21 2,18 2,43 1,25 2,12 2,97 0,70 2,79 1,62 1,36 1,28 0,02 0,01 0,02 8,57 3,80 7,62 1,21 0,53 1,07 1,22 1,53 0,84 1,30 1,01 1,05 0,80 1,26 0,49 46,7222,73 41,04 260,990

Okul Ortalaması 26,63 7,41 24,78 2,93 0,84 2,72 2,55 0,93 2,32 3,20 0,43 3,09 2,15 1,12 1,87 0,06 0,03 0,05 12,31 3,92 11,33 1,30 0,67 1,13 1,81 2,01 1,30 1,87 1,13 1,59 0,84 1,85 0,38 55,6520,34 50,56 286,690

KATILIMLAR
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